
SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DAŞDÖĞEN 0 11-Ğ

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,237 285,170 1 20 20 20 20

SÖZ 241,066 0,000 1 45 45 45 45

SAY 401,627 0,000 1 21 21 21 21

EA 421,438 0,000 1 20 20 20 20

Katılımlar: 1 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 24,00 20,99 20,99

Matematik 30 25 5 23,75 79 23,75 14,26 14,26

Fizik 10 8 0 8,00 80 8,00 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 10,00 7,59 7,59

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,25 4,51 4,51

Fen 30 22 3 21,25 71 21,25 15,82 15,82

Toplam: 130 72 12 69,00 53 69,00 52,71 52,71

Türkçe DCdCDeACBdEDDBACEDC DEBCEdAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EBecBDEADDEDCCEcECcAEEBCBBDDeC

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen D B CBECCBABEECBDACDd eCeDD  A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 5 83

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 0 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 3 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ARSEN KALEM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,497 285,170 27 28 28 28 28

SÖZ 253,461 0,000 29 29 29 29 29

SAY 365,808 0,000 34 35 35 35 35

EA 412,735 0,000 21 22 22 22 22

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 21 5 19,75 66 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,54 4,51 4,51

Fen 30 21 7 19,25 64 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 69 15 65,25 50 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCbdAABADCdCDBACBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik DEb AEEBCBBDD C a cBDEADDdDCeE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BcaCBDBccCBDACDABEcCDD  eCDeCD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 5 70

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA YALINCAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,691 285,170 80 81 81 81 81

SÖZ 223,162 0,000 89 91 91 91 91

SAY 299,561 0,000 75 76 76 76 76

EA 327,058 0,000 75 76 76 76 76

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 1 20,75 69 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 13 5 11,75 39 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 1 2,75 28 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,54 4,51 4,51

Fen 30 18 5 16,75 56 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 52 11 49,25 38 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEB  dA BADC CDBACBEE    

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik c b AEE eBBcb     E  E DDEDCC 

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen B C  e   CeDACDABEECDDaabCD CD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 1 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 3 0 43
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 13 5 43

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 1 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARDA KANAT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,704 285,170 3 3 3 3 3

SÖZ 253,461 0,000 29 29 29 29 29

SAY 460,018 0,000 3 3 3 3 3

EA 451,839 0,000 11 11 11 11 11

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 27 3 26,25 88 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 9 1 8,75 88 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,54 4,51 4,51

Fen 30 28 2 27,50 92 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 82 8 80,00 62 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCACDeACBcEDDBACEDCADEeCEEAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EBAEBDEAbcEDCCEcECDAEEBCBBDDBC

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBBECBECCaABEECBDACDCeBCDDDBBA

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 7 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 27 3 90

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CENGİZ MERT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,880 285,170 8 8 8 8 8

SÖZ 260,348 0,000 17 17 17 17 17

SAY 438,997 0,000 9 9 9 9 9

EA 461,877 0,000 5 5 5 5 5

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 27 2 26,50 88 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 8 2 7,50 75 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,54 4,51 4,51

Fen 30 25 4 24,00 80 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 80 8 78,00 60 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCEdAABADCdCDBACBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik DECbAEEBeBBDDBC BAEBDEADDEDCCE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BEeCBDBBbCBDACDABEECDDa ACDeCD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 27 2 90

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ Ö KIRCI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,594 285,170 78 79 79 79 79

SÖZ 212,144 0,000 98 100 100 100 100

SAY 314,002 0,000 69 70 70 70 70

EA 331,452 0,000 73 74 74 74 74

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 16 5 14,75 49 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 6 2 5,50 55 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,54 4,51 4,51

Fen 30 18 8 16,00 53 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 55 22 49,50 38 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADcBbbdAecADacCDBACBcEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik DbC AEE eBBDD   B cBDE bDEDa  

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen Bca BeB cCeD CD BEbCDDBcACDeCD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 4 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 5 53

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 4 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 6 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ATM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,558 285,170 25 26 26 26 26

SÖZ 441,671 0,000 1 1 1 1 1

SAY 153,143 0,000 121 123 123 123 123

EA 331,519 0,000 72 73 73 73 73

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 20,96 20,99 20,99

Edebiyat 10 8 2 7,50 75 0,53 0,52 0,52

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,35 0,35 0,35

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 0,46 0,45 0,45

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,15 0,15 0,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 0,19 0,19 0,19

Sosyal 40 35 5 33,75 84 1,68 1,65 1,65

Matematik 30 9 11 6,25 21 14,26 14,26 14,26

Toplam: 130 71 19 66,25 51 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCdCDBACBEEDDBdCEeCADEBCEEAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Sosyal eDDCbBBEDCAaDAEDCCBDECDBCEADBACDcdEBDCEA

Cevap Anahtarı B BDDCDBBEDCABDAEDCCBDECDBCEADBACDABEBDCEA

Matematik  B EcD  beEcd deEa  EE  ecDbB 

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 6 1 86
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 9 8 1 89
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 9 1 90

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 7 7 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 3 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 11 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL AKÇAKOCA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,485 285,170 61 62 62 62 62

SÖZ 217,653 0,000 96 98 98 98 98

SAY 343,234 0,000 49 50 50 50 50

EA 356,327 0,000 56 57 57 57 57

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 1 19,75 66 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 19 5 17,75 59 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,54 4,51 4,51

Fen 30 19 5 17,75 59 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 58 11 55,25 43 52,74 52,71 52,71

Türkçe  CA DBcCBEEDDBACEDCADEB       

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EaeEB EADDED CabEC A EdCBBDD  

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen eB  CBdCaBABEECBDACDC e DDD  e

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 1 1 14
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 0 33
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 19 5 63

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 2 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TOK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,824 285,170 101 102 102 102 102

SÖZ 108,850 0,000 122 124 124 124 124

SAY 360,311 0,000 38 39 39 39 39

EA 216,982 0,000 122 124 124 124 124

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 18 4 17,00 57 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,54 4,51 4,51

Fen 30 23 7 21,25 71 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 41 11 38,25 29 52,74 52,71 52,71

Matematik e C AEE CaBD    BeEBDEADDEDa E

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BECaaDBBbCBDdCDABEECDDBBACDeeb

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 4 60

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASEL KELEKÇİBAŞI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,667 285,170 57 58 58 58 58

SÖZ 239,689 0,000 49 50 50 50 50

SAY 330,246 0,000 56 57 57 57 57

EA 401,683 0,000 29 30 30 30 30

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 22 5 20,75 69 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 7 1,25 13 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,54 4,51 4,51

Fen 30 16 14 12,50 42 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 63 24 57,00 44 52,74 52,71 52,71

Türkçe DbdCDBeCBEEDDBAeEDCADEBCEdAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  Bc cDEADDEDCCEDEC AEEBeaBDbBC

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DeecCBceaaAdEECBDACDdceeDDDeBb

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 22 5 73

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 7 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 6 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİN KELEKÇİBAŞI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,215 285,170 12 12 12 12 12

SÖZ 247,952 0,000 38 38 38 38 38

SAY 440,117 0,000 8 8 8 8 8

EA 445,012 0,000 12 12 12 12 12

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 3 25,25 84 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 27 3 26,25 88 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 3 5,25 53 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,54 4,51 4,51

Fen 30 25 4 24,00 80 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 78 10 75,50 58 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCdCDBACBEEDDBACEDCADEeCEdAA A

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EdeEBDEADDEDCCEcECDAEEBCBBDDBC

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen eBBECBcC dABEECBDACDCDeCDDDBBA

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 2 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 27 3 90

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAY AKSOY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,365 285,170 98 99 99 99 99

SÖZ 143,281 0,000 119 121 121 121 121

SAY 322,643 0,000 62 63 63 63 63

EA 241,603 0,000 117 119 119 119 119

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 7 6,25 21 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 16 8 14,00 47 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 2 5,50 55 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,54 4,51 4,51

Fen 30 20 6 18,50 62 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 44 21 38,75 30 52,74 52,71 52,71

Türkçe  E CA c C dcAeAbCdbD          

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik cEC AE  eBBDbB Eab eDEA DEDCea

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BE a DBcECBDACDABEECDDc Ad eCb

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60
CÜMLEDE ANLAM 4 1 1 25
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 1 5 14
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 8 53

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 2 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL BÖRKLÜ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,074 285,170 58 59 59 59 59

SÖZ 241,066 0,000 45 45 45 45 45

SAY 325,092 0,000 61 62 62 62 62

EA 379,326 0,000 44 45 45 45 45

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 18 5 16,75 56 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,54 4,51 4,51

Fen 30 18 8 16,00 53 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 61 17 56,75 44 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDC DEBCEEAABAabcdDBACBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik eECDAEEBeBBDD   Be BDE eDaD  E

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BE aaDBc CeDACDeBEECDD  ddDeCD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 5 60

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 3 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA ORHAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 225,784 285,170 115 117 117 117 117

SÖZ 194,240 0,000 113 115 115 115 115

SAY 212,436 0,000 106 107 107 107 107

EA 249,105 0,000 116 118 118 118 118

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 6 5 4,75 16 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 4 2,00 20 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 7 2 6,50 65 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 4,54 4,51 4,51

Fen 30 13 10 10,50 35 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 37 25 30,75 24 52,74 52,71 52,71

Türkçe  EDC DEBCbEceBAaCdeDBACBEEcbcb

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik e C A     B cB   e   E eaE    

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen B  aceB bCeDA DeBEECDDd ce eC 

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 4 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 3 4 43
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 6 5 20

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 4 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 2 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 4 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KIRMIZIKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,982 285,170 10 10 10 10 10

SÖZ 267,234 0,000 10 10 10 10 10

SAY 431,885 0,000 14 14 14 14 14

EA 470,410 0,000 2 2 2 2 2

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 29 1 28,75 96 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 27 2 26,50 88 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,54 4,51 4,51

Fen 30 24 6 22,50 75 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 80 9 77,75 60 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCEEAABADCdCDBACBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik DECDAEEBCBBDDBCEBeEBDE DDEDCeE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BcCbBDBcbCaDACDABEECDDBBACDeCD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 6 1 86
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 27 2 90

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE YILMA  Z 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,970 285,170 82 83 83 83 83

SÖZ 279,554 0,000 8 8 8 8 8

SAY 226,681 0,000 103 104 104 104 104

EA 261,778 0,000 110 112 112 112 112

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 20,96 20,99 20,99

Edebiyat 10 2 8 0,00 0 0,53 0,52 0,52

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 0,35 0,35 0,35

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 0,46 0,45 0,45

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,15 0,15 0,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,19 0,19 0,19

Sosyal 40 14 13 10,75 27 1,68 1,65 1,65

Matematik 30 2 1 1,75 6 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,54 4,51 4,51

Fen 30 18 9 15,75 53 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 56 31 48,25 37 52,74 52,71 52,71

Türkçe eEDCceEBCEEAAcADadCbdACBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Sosyal ceCcaDabce  C D   ccCEA eA   B B CaEAa C

Cevap Anahtarı A EDCBDDCDBBDCCBDABDAECEADBAECDBABECDEABDC

Matematik eE                      D     

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen B aaBDBcbCebACDABEECDDd ACbe D

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 9 2 7 22
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 2 2 20

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 7 4 1 57
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 0 33

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 1 33

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 2 1 7

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 3 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARBAROS GÜNAYDIN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,474 285,170 66 67 67 67 67

SÖZ 228,671 0,000 75 76 76 76 76

SAY 327,784 0,000 59 60 60 60 60

EA 351,933 0,000 62 63 63 63 63

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 16 5 14,75 49 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 6 1,50 15 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 7 3 6,25 63 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 4,54 4,51 4,51

Fen 30 20 9 17,75 59 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 59 19 54,25 42 52,74 52,71 52,71

Türkçe  bcbDBACBEEDDBACEDCADEBCEdAe A

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  BA  DEAbbED eEDEd AEE CaBD   

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen eBcbbBc CaABaECeDdCDCDBCDDDBBA

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 2 4 29
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 5 53

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 6 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 10 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY KUMRAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,619 285,170 71 72 72 72 72

SÖZ 247,952 0,000 38 38 38 38 38

SAY 296,186 0,000 78 79 79 79 79

EA 342,740 0,000 65 66 66 66 66

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 3 25,25 84 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 12 11 9,25 31 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 4 2,00 20 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,54 4,51 4,51

Fen 30 20 6 18,50 62 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 58 20 53,00 41 52,74 52,71 52,71

Türkçe DacCDBACBEEDDBACEDCADEBCEdAA A

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik Ea EBDE eDEbC db CDbEd eca Da 

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen eB  CBc adABEECBDACDCDBC DDccA

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 2 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 11 40

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 4 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ATAMAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,722 285,170 74 75 75 75 75

SÖZ 232,803 0,000 66 67 67 67 67

SAY 300,769 0,000 74 75 75 75 75

EA 342,014 0,000 68 69 69 69 69

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 14 7 12,25 41 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,54 4,51 4,51

Fen 30 19 9 16,75 56 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 57 22 51,50 40 52,74 52,71 52,71

Türkçe aCdCDBcCBEEDDBACEDCeDEBeEdAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik   dEBDE bDEDeedDEC AEE e  Db  

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBc CBE adABEECBDACDCDdbaDDddc

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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60
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 7 47

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 6 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ÖZÇERİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,940 285,170 75 76 76 76 76

SÖZ 232,803 0,000 66 67 67 67 67

SAY 297,941 0,000 77 78 78 78 78

EA 337,502 0,000 71 72 72 72 72

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 14 10 11,50 38 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 2 2 1,50 15 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,54 4,51 4,51

Fen 30 18 6 16,50 55 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 56 22 50,50 39 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADcBbEdcdBADCdCDBACBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik cEdDAbEBeBBDc a BAE DE eDacd  

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen    bdDB   eDACDABbECDDddACDBCD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 4 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 10 47

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 2 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA NAZLI AKKIN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,707 285,170 77 78 78 78 78

SÖZ 228,671 0,000 75 76 76 76 76

SAY 298,094 0,000 76 77 77 77 77

EA 323,357 0,000 78 79 79 79 79

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 12 8 10,00 33 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,54 4,51 4,51

Fen 30 20 7 18,25 61 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 55 20 50,00 38 52,74 52,71 52,71

Türkçe  EDCADEBCEcdABADCc DdACBbEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik cEC  EcB eBDc   aAEeDE  aEDd  

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BcdaeDB  CBDACDABEECDDc ACDeeD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 3 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 8 40

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 4 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRU AKİDE 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,765 285,170 94 95 95 95 95

SÖZ 225,916 0,000 84 86 86 86 86

SAY 237,285 0,000 96 97 97 97 97

EA 324,456 0,000 77 78 78 78 78

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 12 5 10,75 36 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 4 4 3,00 30 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 4,54 4,51 4,51

Fen 30 12 13 8,75 29 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 47 25 40,75 31 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCEdAeBAcadCDeACBEEDbBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik eEd  Ed   BD B  c  B E  DEDCCb

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen eECadDBc CeDAe ABdc DDB bdbe e

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 5 40

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 4 4 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 5 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET BOZKONT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,243 285,170 35 36 36 36 36

SÖZ 221,785 0,000 90 92 92 92 92

SAY 382,948 0,000 27 28 28 28 28

EA 376,488 0,000 46 47 47 47 47

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 21 3 20,25 68 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 1 4,75 48 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,54 4,51 4,51

Fen 30 22 3 21,25 71 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 65 12 62,00 48 52,74 52,71 52,71

Türkçe C DCADEBCEdAeBAc dCbBACaEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik  aCDAE BC BDD CEB cBDEeDDEDCC 

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BE  BeB  CBDACDABEECDDBaACe CD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 3 70

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 1 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA SARITOPRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,600 285,170 104 105 105 105 105

SÖZ 239,689 0,000 49 50 50 50 50

SAY 206,813 0,000 110 111 111 111 111

EA 300,915 0,000 89 90 90 90 90

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 6 8 4,00 13 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 5 5 3,75 38 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 4,54 4,51 4,51

Fen 30 13 10 10,50 35 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 44 23 38,25 29 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCEdAAcADCcCDBACBEEDbcA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik cEC    Beec c   cc BD   aE    

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen eEaeBeB  CebdCDABEadDD BA   e 

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 6 8 20

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 4 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 5 5 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 1 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DENİZ KALE 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,835 285,170 117 119 119 119 119

SÖZ 108,850 0,000 122 124 124 124 124

SAY 295,393 0,000 79 80 80 80 80

EA 198,934 0,000 124 126 126 126 126

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 16 8 14,00 47 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 7 2 6,50 65 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,54 4,51 4,51

Fen 30 16 7 14,25 48 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 32 15 28,25 22 52,74 52,71 52,71

Matematik  aeEBDEe DEDbaEcEC AEE CcBDa  

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen eB  CBEdCdeBEECeD CDCD e cD  A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 8 53

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 2 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 2 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ERDOĞAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,226 285,170 93 94 94 94 94

SÖZ 232,803 0,000 66 67 67 67 67

SAY 232,780 0,000 99 100 100 100 100

EA 340,510 0,000 70 71 71 71 71

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 13 4 12,00 40 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 7 1,25 13 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 6 2 5,50 55 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 4,54 4,51 4,51

Fen 30 10 14 6,50 22 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 47 24 41,00 32 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEeCADEBCEdAABADaACDBACBbEDcdA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik DEC A EeeaBDD   B    E  DED  a

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BEaacbBdaeeDA bABE CDb  bdce  

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 6 1 86
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 13 4 43

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 7 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 6 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 5 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİP 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,374 285,170 26 27 27 27 27

SÖZ 234,180 0,000 60 61 61 61 61

SAY 392,544 0,000 23 24 24 24 24

EA 400,872 0,000 31 32 32 32 32

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 23 5 21,75 73 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,54 4,51 4,51

Fen 30 23 7 21,25 71 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 70 17 65,75 51 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCcCDBACBcEDaBACEDCADEBCEd AcA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EBAaeDEADcEDCCEcEC AEEBCeBDDB 

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBebCBEaeBcBEECBDACDCDeeDDDBBA

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 3 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 23 5 77

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA NAZ KOCA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,823 285,170 76 77 77 77 77

SÖZ 376,914 0,000 4 4 4 4 4

SAY 127,279 0,000 124 126 126 126 126

EA 310,868 0,000 87 88 88 88 88

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 1 26,75 89 20,96 20,99 20,99

Edebiyat 10 8 2 7,50 75 0,53 0,52 0,52

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 0,35 0,35 0,35

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 0,46 0,45 0,45

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,15 0,15 0,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,19 0,19 0,19

Sosyal 40 23 6 21,50 54 1,68 1,65 1,65

Matematik 30 4 7 2,25 8 14,26 14,26 14,26

Toplam: 130 54 14 50,50 39 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBC EAABADaACD ACBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Sosyal EDCaDeCDBBD C       CEA BAEaD eBECaEAc C

Cevap Anahtarı A EDCBDDCDBBDCCBDABDAECEADBAECDBABECDEABDC

Matematik cEC  E  eea b   Bd      c     

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 7 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 6 0 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 9 7 2 78
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 2 0 20

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 7 6 0 86
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 1 33

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 4 7 13



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE DEMİREL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,206 285,170 20 21 21 21 21

SÖZ 239,689 0,000 49 50 50 50 50

SAY 401,956 0,000 20 20 20 20 20

EA 413,715 0,000 20 21 21 21 21

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 24 5 22,75 76 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 3 5,25 53 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,54 4,51 4,51

Fen 30 23 5 21,75 73 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 72 15 68,25 53 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCdCDdACBEEDDBACEDCADEeaEEAAaA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EBdEBDEADDEDCCEcECcAEEBadBDDB 

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBe CBcCaBABEECBDACDCcBCDDDe A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 24 5 80

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİRCAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,531 285,170 15 15 15 15 15

SÖZ 239,689 0,000 49 50 50 50 50

SAY 437,175 0,000 11 11 11 11 11

EA 434,771 0,000 16 16 16 16 16

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 27 3 26,25 88 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,54 4,51 4,51

Fen 30 25 5 23,75 79 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 77 13 73,75 57 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCddDBACBEEDbBACdDCADEBCEdAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EBAEBDEADDEDCeEDECDAEEBCeBDbBC

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBebCBEeCBABEECBDACDCeBCDDDdBA

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 27 3 90

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİRCİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,067 285,170 102 103 103 103 103

SÖZ 198,371 0,000 110 112 112 112 112

SAY 255,744 0,000 89 90 90 90 90

EA 249,713 0,000 115 117 117 117 117

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 5 4 4,00 13 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 4 3 3,25 33 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 4,54 4,51 4,51

Fen 30 19 5 17,75 59 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 42 16 38,00 29 52,74 52,71 52,71

Türkçe  aA DBACBbEDDBcdcDCADEB  Ec cA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik   e   E eDED   b    d    B    

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen e e CBE bBABEECcDACDCDe DDD  A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 2 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 4 17

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 3 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 1 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR PALABIYIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,799 285,170 89 90 90 90 90

SÖZ 212,144 0,000 98 100 100 100 100

SAY 270,800 0,000 85 86 86 86 86

EA 320,924 0,000 81 82 82 82 82

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 14 4 13,00 43 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 7 3 6,25 63 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 4,54 4,51 4,51

Fen 30 15 13 11,75 39 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 50 26 43,50 33 52,74 52,71 52,71

Türkçe DadCDBACBdEDbcAbEDCADEBCbdAeBA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik   cE DE  aED CEcE  AE  C Be BC

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBcbCBEabBeBEcCBcACDb eeccDd A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 4 47

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 6 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AKAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 218,469 285,170 121 123 123 123 123

SÖZ 234,180 0,000 60 61 61 61 61

SAY 150,787 0,000 122 124 124 124 124

EA 276,040 0,000 103 105 105 105 105

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 2 4 1,00 3 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 2 5 0,75 8 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 3 5 1,75 18 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 4,54 4,51 4,51

Fen 30 8 13 4,75 16 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 34 22 28,50 22 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADcBCcdAABA CdCDBACBEEDbBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik c a      d      B  B    a     

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen c   ceBcdCeDc DbcbE DD   dDee 

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 2 4 7

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 5 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 3 5 30

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 3 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KUZEY TEKE 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,318 285,170 22 23 23 23 23

SÖZ 260,348 0,000 17 17 17 17 17

SAY 374,327 0,000 28 29 29 29 29

EA 422,773 0,000 19 19 19 19 19

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 20 0 20,00 67 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,54 4,51 4,51

Fen 30 22 7 20,25 68 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 70 9 67,75 52 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCdCDBACBaEDDBACEDCADEBCEEAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  B E D ADDEDC EDEC AEE  BBD B 

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen eBeaCBEeCBABEEaBDACDd aCDDDBBA

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 6 1 86
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 20 0 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ADIGÜZEL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,050 285,170 111 112 112 112 112

SÖZ 192,862 0,000 114 116 116 116 116

SAY 242,793 0,000 94 95 95 95 95

EA 266,950 0,000 108 110 110 110 110

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 9 4 8,00 27 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 7 2 6,50 65 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 4,54 4,51 4,51

Fen 30 14 7 12,25 41 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 41 22 35,50 27 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCcDEeCEd ecAbadbDBcCBEEDDBc

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik DE       eB b   Bd   EA DaD  E

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BE acDBe CBbdCDABE CD B  d  e 

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 0 6 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 4 30

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 2 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 2 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK AKYAY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,201 285,170 53 54 54 54 54

SÖZ 232,803 0,000 66 67 67 67 67

SAY 341,406 0,000 50 51 51 51 51

EA 355,550 0,000 57 58 58 58 58

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 17 10 14,50 48 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 2 5,50 55 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,54 4,51 4,51

Fen 30 22 5 20,75 69 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 63 21 57,75 44 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCdCDdACBEEDDdAdEDCADEeCEdAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  BeEB EAaDEDd ccECcAbEBCeBDbBa

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBB CBE aaABEECBDACDCbcCDDD cA

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 10 57

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 2 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ARDA KUL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,498 285,170 38 39 39 39 39

SÖZ 232,803 0,000 66 67 67 67 67

SAY 366,479 0,000 32 33 33 33 33

EA 394,654 0,000 36 37 37 37 37

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 22 4 21,00 70 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,54 4,51 4,51

Fen 30 20 8 18,00 60 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 66 18 61,50 47 52,74 52,71 52,71

Türkçe aCACDBACcbEDDBACEDbADEeCEdAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EdeEBDEADDaDCCEcECDAEE  BB  BC

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen ecc CBECaBABEECeDACDCDeeDDDa A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 6 1 86
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 22 4 73

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK KADİR KUZUCU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,459 285,170 84 85 85 85 85

SÖZ 253,461 0,000 29 29 29 29 29

SAY 254,809 0,000 90 91 91 91 91

EA 342,047 0,000 67 68 68 68 68

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 8 0 8,00 27 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 4 5 2,75 28 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,54 4,51 4,51

Fen 30 16 9 13,75 46 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 51 12 48,00 37 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCEdAABADCcCDBACBbEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik DEC   E         B  B  A  E    

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen eEabBDBeb eDcCDABEECDD  ACa d 

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 8 0 27

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 5 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 2 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK SÖNMEZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,669 285,170 65 66 66 66 66

SÖZ 208,012 0,000 103 105 105 105 105

SAY 349,299 0,000 46 47 47 47 47

EA 341,372 0,000 69 70 70 70 70

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 19 7 17,25 58 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 3 5,25 53 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 0 9,00 90 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,54 4,51 4,51

Fen 30 21 7 19,25 64 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 60 22 54,50 42 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEbCADEeCbE AaADaAdDBcCBbEDD A

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik cECaAEEBCcBDb a BA BDE bDEDCeE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BEaCBD caCBDA DABEECDDBBeCDeea

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 3 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 5 1 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 19 7 63

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 0 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURUÇATMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,852 285,170 17 17 17 17 17

SÖZ 260,348 0,000 17 17 17 17 17

SAY 402,053 0,000 19 19 19 19 19

EA 440,821 0,000 13 13 13 13 13

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 24 4 23,00 77 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 7 2 6,50 65 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,54 4,51 4,51

Fen 30 23 5 21,75 73 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 75 11 72,25 56 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCdCDBACBEEDDBACEDCADEeCEEAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EBAE cEADDEDCebDECDAEE CBcDDBC

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBB CBcCdBABEECBDACDC eCeDDBdA

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 6 1 86
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 24 4 80

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 2 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ATATOPRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,231 285,170 19 19 19 19 19

SÖZ 263,781 0,000 14 14 14 14 14

SAY 387,070 0,000 24 25 25 25 25

EA 403,711 0,000 27 28 28 28 28

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 20,96 20,99 20,99

Edebiyat 10 0 0 0,00 0 0,53 0,52 0,52

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,35 0,35 0,35

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,46 0,45 0,45

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 0,19 0,19 0,19

Sosyal 40 2 0 2,00 5 1,68 1,65 1,65

Matematik 30 20 7 18,25 61 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 7 2 6,50 65 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,54 4,51 4,51

Fen 30 25 4 24,00 80 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 74 14 70,50 54 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEeCEdAABADCdCDBACBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Sosyal                                    EA   

Cevap Anahtarı A EDCBDDCDBBDCCBDABDAECEADBAECDBABECDEABDC

Matematik DEa  EEBeBBeDBCEacEaDE DDEDCeE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BECdBDBe CBDACDABaECDDBBACeBCD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 9 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 7 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 0 33

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 20 7 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 2 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN AYYILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,952 285,170 6 6 6 6 6

SÖZ 254,839 0,000 27 27 27 27 27

SAY 447,958 0,000 4 4 4 4 4

EA 468,586 0,000 3 3 3 3 3

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 29 1 28,75 96 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 4,54 4,51 4,51

Fen 30 24 5 22,75 76 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 80 8 78,00 60 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCEEAABADCd DBcCBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik cECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BEadBDBedCBDACDABEECDDB ACDBeD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 2 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 29 1 97

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFTALYA DEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 250,193 285,170 96 97 97 97 97

SÖZ 232,785 0,000 72 73 73 73 73

SAY 227,634 0,000 102 103 103 103 103

EA 275,027 0,000 104 106 106 106 106

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 20,96 20,99 20,99

Edebiyat 10 0 0 0,00 0 0,53 0,52 0,52

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,35 0,35 0,35

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 0,46 0,45 0,45

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,19 0,19 0,19

Sosyal 40 1 0 1,00 3 1,68 1,65 1,65

Matematik 30 4 7 2,25 8 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 5 1,75 18 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 7 2 6,50 65 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 4,54 4,51 4,51

Fen 30 17 8 15,00 50 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 45 21 39,75 31 52,74 52,71 52,71

Türkçe aCdCDdACBEEDDBACEDCADEBabd ABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Sosyal                      C                  

Cevap Anahtarı B BDDCDBBEDCABDAEDCCBDECDBCEADBACDABEBDCEA

Matematik   bc   ebDE b c  C A c        

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen Dac bBc aBABE CeDAeDCDBCDDD  d

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 2 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 9 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 7 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 0 33

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 4 7 13

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 2 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 1 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BOSTANCI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,506 285,170 31 32 32 32 32

SÖZ 261,725 0,000 15 15 15 15 15

SAY 337,816 0,000 51 52 52 52 52

EA 379,359 0,000 43 44 44 44 44

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 1 27,75 93 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 13 2 12,50 42 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 8 1 7,75 78 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 4,54 4,51 4,51

Fen 30 23 2 22,50 75 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 64 5 62,75 48 52,74 52,71 52,71

Türkçe  EDCADEBCEEAABADCACDBACBcEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik bE  AE BCaBD    B   DEA DE    

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BECCB BBbCBDACDABEECDD  ACe  D

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 7 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 13 2 43

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 1 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 1 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN ELBELİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,124 285,170 60 61 61 61 61

SÖZ 241,066 0,000 45 45 45 45 45

SAY 320,553 0,000 64 65 65 65 65

EA 353,758 0,000 61 62 62 62 62

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 14 6 12,50 42 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 3 5,25 53 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 4,54 4,51 4,51

Fen 30 21 6 19,50 65 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 60 16 56,00 43 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCdCDBACBEEDDBA EDCADEBacdAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  BA B Ee DEDb bcECbAEE e B  B 

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen Dde CBEaCBABdECaDACDCDeCDDD  A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 6 47

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 1 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM EMİR UZUN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,335 285,170 9 9 9 9 9

SÖZ 253,461 0,000 29 29 29 29 29

SAY 446,983 0,000 5 5 5 5 5

EA 459,359 0,000 8 8 8 8 8

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 28 2 27,50 92 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 4,54 4,51 4,51

Fen 30 25 4 24,00 80 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 80 9 77,75 60 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCEEAABADCdCDBAdBdEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik cECDAEEBCBBDDBCEBcEBDEADDEDCCE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BECaaDBBbCBDACDABEECDDBBA DeCD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 6 1 86
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 28 2 93

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE DEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 250,064 285,170 97 98 98 98 98

SÖZ 319,277 0,000 7 7 7 7 7

SAY 124,046 0,000 125 127 127 127 127

EA 287,379 0,000 100 102 102 102 102

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 20,96 20,99 20,99

Edebiyat 10 8 2 7,50 75 0,53 0,52 0,52

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 0,35 0,35 0,35

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 0,46 0,45 0,45

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,15 0,15 0,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,19 0,19 0,19

Sosyal 40 19 18 14,50 36 1,68 1,65 1,65

Matematik 30 3 5 1,75 6 14,26 14,26 14,26

Toplam: 130 47 28 40,00 31 52,74 52,71 52,71

Türkçe ddeCADEBCbEAABADCdCDBACBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Sosyal EDCeDDaDBBebdaDbd bECEeDBccabBdc C EAaDa

Cevap Anahtarı A EDCBDDCDBBDCCBDABDAECEADBAECDBABECDEABDC

Matematik aEC  E  d       a        a  e 

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 6 1 86
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 9 7 2 78
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 2 7 20

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 7 4 3 57
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 2 1 67

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 5 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZSOY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,289 285,170 59 60 60 60 60

SÖZ 246,575 0,000 42 42 42 42 42

SAY 317,439 0,000 66 67 67 67 67

EA 374,121 0,000 48 49 49 49 49

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 16 5 14,75 49 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,54 4,51 4,51

Fen 30 19 9 16,75 56 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 61 18 56,50 43 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCcCDBACBbEDDBACEDCADcBCEdAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  a EB E eDED CEDECaAE  CeB bB 

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen eBc CBECdaABaECBDACDCDeeaDDB e

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 5 53

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAADET YAVUZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,815 285,170 46 47 47 47 47

SÖZ 260,348 0,000 17 17 17 17 17

SAY 314,235 0,000 68 69 69 69 69

EA 343,061 0,000 64 65 65 65 65

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 9 9 6,75 23 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 7 2 6,50 65 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 4,54 4,51 4,51

Fen 30 25 3 24,25 81 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 62 14 58,50 45 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCcCDBACBEEDDBACEDCADEBCEdAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik    bc E DcaD e DEd  E ceBBDb  

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBc CBcCCBABEECBDACDCDeCDDDB A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 9 30

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 2 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN ŞİMŞEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,688 285,170 44 45 45 45 45

SÖZ 260,348 0,000 17 17 17 17 17

SAY 326,027 0,000 60 61 61 61 61

EA 398,709 0,000 34 35 35 35 35

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 17 4 16,00 53 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 2 0 2,00 20 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 4,54 4,51 4,51

Fen 30 17 2 16,50 55 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 62 8 60,00 46 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCACDBACBcEDDBACEDCADEBCEEcABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik Ea EB   eDEDC  cEC AEEBCeBDD  

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen     CB    ABEECBDACDC eC DDa A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 6 1 86
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 4 57

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 0 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 2 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AKPOLAT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 241,128 285,170 106 107 107 107 107

SÖZ 162,563 0,000 118 120 120 120 120

SAY 285,874 0,000 82 83 83 83 83

EA 259,481 0,000 112 114 114 114 114

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 13 0 13,00 43 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 7 1,25 13 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 6 3 5,25 53 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 4,54 4,51 4,51

Fen 30 16 11 13,25 44 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 41 20 36,00 28 52,74 52,71 52,71

Türkçe     DBAdcbEDaBbCdDCAeccCE     

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EBAEB    DE      C    BCB  D C

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen eBcEbeEadcA aECcDACa DBCDDD cA

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 1 3 25
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 1 0 14
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 13 0 43

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 7 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 6 3 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 1 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ARDA ÖZKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,717 285,170 87 88 88 88 88

SÖZ 225,916 0,000 84 86 86 86 86

SAY 268,940 0,000 86 87 87 87 87

EA 322,952 0,000 79 80 80 80 80

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 12 6 10,50 35 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 5 1,75 18 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 7 3 6,25 63 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,54 4,51 4,51

Fen 30 16 11 13,25 44 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 51 24 45,00 35 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCEEAbeADCdCDBbCBEaDccA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik aEC AE  CBca Bb B EB  e DE b  

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BcaadD  cCeDACDcBdECDD ccCDeCD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 4 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 6 40

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KAVAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,768 285,170 105 106 106 106 106

SÖZ 234,180 0,000 60 61 61 61 61

SAY 209,370 0,000 108 109 109 109 109

EA 274,536 0,000 105 107 107 107 107

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 1 1 0,75 3 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 4 3 3,25 33 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 6 2 5,50 55 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,54 4,51 4,51

Fen 30 16 8 14,00 47 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 41 14 37,50 29 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCEdAeBAaCdCDBACBE DDaA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik c        B                    

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen  E  dDBebCeDA DAeEE DDd ACDebD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 5 1 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 1 1 3

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 3 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 6 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KAYAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,676 285,170 4 4 4 4 4

SÖZ 267,234 0,000 10 10 10 10 10

SAY 442,001 0,000 7 7 7 7 7

EA 458,378 0,000 9 9 9 9 9

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 29 1 28,75 96 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 25 2 24,50 82 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 9 1 8,75 88 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 4,54 4,51 4,51

Fen 30 27 2 26,50 88 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 81 5 79,75 61 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEdABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EBAEBDEADDEDCCE EC AEE CcBDDBd

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBBbCBECCBABaECBDACDC BCDDDBBA

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 6 1 86
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 2 83

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 0 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ŞENGÜL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,342 285,170 109 110 110 110 110

SÖZ 239,689 0,000 49 50 50 50 50

SAY 193,571 0,000 113 114 114 114 114

EA 290,387 0,000 96 97 97 97 97

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 4 7 2,25 8 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 7 1,25 13 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 4,54 4,51 4,51

Fen 30 13 12 10,00 33 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 42 24 36,00 28 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCdCDBcCBcEDbBACEDCADEBCEdAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  adcBD   a   C bE          a a

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen eBcbbBcbaBABEECeDcCDd eC c  B 

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 4 7 13

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 7 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 3 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM AVCIOĞLU 332 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,415 285,170 86 87 87 87 87

SÖZ 108,850 0,000 122 124 124 124 124

SAY 398,361 0,000 21 22 22 22 22

EA 260,598 0,000 111 113 113 113 113

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 25 3 24,25 81 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,54 4,51 4,51

Fen 30 22 8 20,00 67 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 47 11 44,25 34 52,74 52,71 52,71

Matematik cECDAEEBCBBDDBCEBA e EADDEDCeE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BECCBDcedCBDACDABEECDDadcCeeCD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 3 83

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 5 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ALP E *ÇYEL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,821 285,170 107 108 108 108 108

SÖZ 208,012 0,000 103 105 105 105 105

SAY 232,757 0,000 100 101 101 101 101

EA 270,684 0,000 107 109 109 109 109

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 7 6 5,50 18 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 5 1,75 18 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 4,54 4,51 4,51

Fen 30 15 9 12,75 43 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 42 23 36,25 28 52,74 52,71 52,71

Türkçe CE CADEBCEdAdeA CdCDBAaBdEDbdA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik cE   E  a d     a cBD   DE  Cb

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BEa deBc bBDACDAcEECbDBcb   C 

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 4 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 7 6 23

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 3 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ETKA TURGUT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,490 285,170 79 80 80 80 80

SÖZ 220,407 0,000 92 94 94 94 94

SAY 302,117 0,000 73 74 74 74 74

EA 320,637 0,000 82 83 83 83 83

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 12 3 11,25 38 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 3 5,25 53 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,54 4,51 4,51

Fen 30 20 8 18,00 60 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 54 18 49,50 38 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCdCbBcCBEEDDBeCEDCADEBCEd Aed

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik ca  BD e DED CEDEC  E    B    

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBcaCBE CaABbECeDACDCeBC DDBed

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 2 4 29
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 3 40

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM MIHLAYANLAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,959 285,170 67 68 68 68 68

SÖZ 221,785 0,000 90 92 92 92 92

SAY 330,280 0,000 55 56 56 56 56

EA 393,032 0,000 37 38 38 38 38

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 23 0 23,00 77 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 2 7 0,25 3 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 4,54 4,51 4,51

Fen 30 14 15 10,25 34 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 59 21 53,75 41 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCbdAdcA CdCDBACBb DDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik DEC AE B BBDD  EBAEB EADDEDCC 

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen Bd eaDaebbBDACDABEECDDccedaebe

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 4 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 7 5 1 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 23 0 77

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 7 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 8 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE BALAKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,360 285,170 29 30 30 30 30

SÖZ 246,575 0,000 42 42 42 42 42

SAY 358,292 0,000 40 41 41 41 41

EA 405,705 0,000 26 27 27 27 27

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 21 4 20,00 67 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 3 5,25 53 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,54 4,51 4,51

Fen 30 20 8 18,00 60 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 67 16 63,00 48 52,74 52,71 52,71

Türkçe DbdCDdACBEEDDBACEDCADEBCEEAAdA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EaA  DEA DEDCCED CaAEEBCeBDbB 

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBeaCBE CaABEECBDACDe eCeDDdBc

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 4 70

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 5 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL YILDIRIM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,917 285,170 7 7 7 7 7

SÖZ 260,348 0,000 17 17 17 17 17

SAY 437,913 0,000 10 10 10 10 10

EA 455,861 0,000 10 10 10 10 10

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 26 2 25,50 85 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 9 1 8,75 88 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,54 4,51 4,51

Fen 30 26 4 25,00 83 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 80 8 78,00 60 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCEdAABADaACDBACBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik DEC AEEBeBBDDBCEBAEBDE DDEDCeE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BECCBDBBbCBDACDABEECDDBBACeeaD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 6 1 86
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 2 87

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİDAYET MOLLAHAMUT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,613 285,170 48 49 49 49 49

SÖZ 234,180 0,000 60 61 61 61 61

SAY 343,372 0,000 48 49 49 49 49

EA 349,736 0,000 63 64 64 64 64

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 15 7 13,25 44 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 1 5,75 58 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,54 4,51 4,51

Fen 30 23 3 22,25 74 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 62 15 58,25 45 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCdCDBACBEEDD ACEDCcaEBCEEAceA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  BAd  EebDEDCeEDEC A E ecBDb  

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen  B  CBECdBABEECBDACDCDdCDDDa A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 0 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 15 7 50

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 1 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL CANGÜL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 207,607 285,170 124 126 126 126 126

SÖZ 108,850 0,000 122 124 124 124 124

SAY 266,095 0,000 87 88 88 88 88

EA 179,382 0,000 126 128 128 128 128

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 13 9 10,75 36 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 3 2,25 23 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 4,54 4,51 4,51

Fen 30 15 9 12,75 43 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 28 18 23,50 18 52,74 52,71 52,71

Matematik DaCDA d CaBD B   bEB c DDaDbeb

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen Bc bB c  CBDACDABbECDD  Adeeab

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 13 9 43

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 3 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 5 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TUANA ÇETİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,711 285,170 47 48 48 48 48

SÖZ 224,539 0,000 88 90 90 90 90

SAY 354,189 0,000 42 43 43 43 43

EA 366,365 0,000 51 52 52 52 52

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 20 8 18,00 60 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 3 5,25 53 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,54 4,51 4,51

Fen 30 21 7 19,25 64 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 63 19 58,25 45 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCE  ABAcC dDBAC EEDaaA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik ccCbAEEBCaBDbB EBeEaDE DaEDCCE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BdCaBDBe CBDACbABEECDDedACe CD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 1 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 20 8 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN *R GUT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 108,850 0,000 122 124 124 124 124

SAY 98,823 0,000 127 129 129 129 129

EA 95,158 0,000 127 129 129 129 129

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 3 25 -3,25 -11 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 7 1,25 13 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 2 8 0,00 0 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 4,54 4,51 4,51

Fen 30 7 23 1,25 4 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 10 48 -2,00 -2 52,74 52,71 52,71

Matematik bcCbdbaeCcdbbeaaecbecacDacce  

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen dcbCaDaebCeDAebcdbaebcdabCeaCe

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 25 10

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 7 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 2 8 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 8 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK CEREN ÖNAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,050 285,170 62 63 63 63 63

SÖZ 205,258 0,000 106 108 108 108 108

SAY 358,793 0,000 39 40 40 40 40

EA 354,503 0,000 60 61 61 61 61

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 21 4 20,00 67 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 4 2,00 20 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,54 4,51 4,51

Fen 30 19 6 17,50 58 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 60 20 55,00 42 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEbCADEBCEEAeBecCdCadcCBbEDeBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik DECDAEEBeBBDD CEBA  DEe DEa eE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BE  deee CBDACDABEECDD cACDc D

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 4 70

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 4 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU ÖZDOĞAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,071 285,170 30 31 31 31 31

SÖZ 235,557 0,000 58 59 59 59 59

SAY 372,482 0,000 30 31 31 31 31

EA 375,507 0,000 47 48 48 48 48

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 0 23,00 77 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 19 7 17,25 58 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 2 4,50 45 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 8 0 8,00 80 4,54 4,51 4,51

Fen 30 23 2 22,50 75 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 65 9 62,75 48 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEB E A  A C  DBACBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik DaC AEEBCBBaDBC BeE  EAbadDCeE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BECeB c  CBDACDABEECDD  ACDBCD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 2 0 29
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 19 7 63

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 2 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 0 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İZEM YILDIRIM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,195 285,170 23 24 24 24 24

SÖZ 228,671 0,000 75 76 76 76 76

SAY 397,593 0,000 22 23 23 23 23

EA 400,061 0,000 32 33 33 33 33

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 24 5 22,75 76 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 8 1 7,75 78 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,54 4,51 4,51

Fen 30 23 6 21,50 72 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 70 16 66,00 51 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCdCD cCBEEDDBdCEeCADEBCEdAA A

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EebEBDEADDaDCCEDECDAEEB ecDDBC

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBB CBECbBAcbECBDACDCeBCeDDBcA

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 3 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 1 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 24 5 80

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 1 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TIRAŞOĞLU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 222,929 285,170 116 118 118 118 118

SÖZ 168,072 0,000 117 119 119 119 119

SAY 235,652 0,000 98 99 99 99 99

EA 230,212 0,000 118 120 120 120 120

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 9 8 7,00 23 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 4 2,00 20 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 7 3 6,25 63 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,54 4,51 4,51

Fen 30 14 9 11,75 39 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 37 30 29,50 23 52,74 52,71 52,71

Türkçe   cbaBAdBaaDacACaDC DEBCbdAdcA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EcA B    eaD   c    cEBCaB bBa

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen e  bCBEd dcBbdCBDACD De cDD B 

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 2 5 29
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 0 33
PARAGRAF YORUMU 7 3 4 43
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 8 30

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 4 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 2 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN MERT DURAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,756 285,170 40 41 41 41 41

SÖZ 241,066 0,000 45 45 45 45 45

SAY 355,273 0,000 41 42 42 42 42

EA 373,310 0,000 49 50 50 50 50

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 17 5 15,75 53 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,54 4,51 4,51

Fen 30 23 6 21,50 72 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 65 15 61,25 47 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCEEAA bcCdCDBACBEEDbBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik DECDAEa eB Db   BAcBD ADDED  a

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen eECaBDBebCBDACDABEECDDe eCDBCD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 1 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 5 57

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAVİN IŞIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,255 285,170 45 46 46 46 46

SÖZ 260,348 0,000 17 17 17 17 17

SAY 316,978 0,000 67 68 68 68 68

EA 403,221 0,000 28 29 29 29 29

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 18 5 16,75 56 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 7 2 6,50 65 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 4,54 4,51 4,51

Fen 30 18 11 15,25 51 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 64 18 59,50 46 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCdCDBACBEEDDBACEDCADEBCEdAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  Bb cDE DDEDCCEcEC  EEBeBBDb  

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBeaCBE CBABEECBcACDabeCeDcede

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 5 60

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 2 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 8 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM EFE BAŞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,302 285,170 28 29 29 29 29

SÖZ 227,294 0,000 79 80 80 80 80

SAY 384,271 0,000 26 27 27 27 27

EA 383,315 0,000 42 43 43 43 43

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 22 7 20,25 68 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 7 2 6,50 65 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,54 4,51 4,51

Fen 30 23 5 21,75 73 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 68 18 63,50 49 52,74 52,71 52,71

Türkçe DadCDBACBEED BACaDCADEBaEEAeaA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EB EcDEeeDEDCCEcECeAEEBCBBebBC

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DB aCBECaBABEECBDACDdDaeDDDB A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 6 0 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 22 7 73

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 2 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÖRGEL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,792 285,170 118 120 120 120 120

SÖZ 137,772 0,000 121 123 123 123 123

SAY 264,956 0,000 88 89 89 89 89

EA 222,744 0,000 119 121 121 121 121

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 3 5,25 18 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 13 4 12,00 40 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 5 1,75 18 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 6 2 5,50 55 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,54 4,51 4,51

Fen 30 14 11 11,25 38 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 33 18 28,50 22 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCcCDBcCa                     

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  Bb      DaD ebDECDAEEB B    C

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen edcbCBE  cABdEC Dd DCDeeDDDd c

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 4 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 1 2 14
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 7 1 0 14
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 13 4 43

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 5 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 6 2 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET CAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,085 285,170 110 111 111 111 111

SÖZ 225,916 0,000 84 86 86 86 86

SAY 207,117 0,000 109 110 110 110 110

EA 264,296 0,000 109 111 111 111 111

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 1 1 0,75 3 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 6 4 5,00 50 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,54 4,51 4,51

Fen 30 17 13 13,75 46 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 41 21 35,75 28 52,74 52,71 52,71

Türkçe dEDCADEBCEEAdBbDCdCDBdaaEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik                           D  b

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BdCaaDBcbCeaACDbeEECcDBdAeDeCD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 1 1 3

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 5 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 6 4 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE ELBİRLER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 212,397 285,170 123 125 125 125 125

SÖZ 195,617 0,000 111 113 113 113 113

SAY 179,804 0,000 115 117 117 117 117

EA 250,811 0,000 114 116 116 116 116

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 5 1 4,75 16 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 7 1,25 13 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 2 6 0,50 5 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,54 4,51 4,51

Fen 30 10 18 5,50 18 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 33 28 26,00 20 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCcbeBcCBEEDDBAb DdeDEBCE c eA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik        A  E  CbD            B 

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen eBcbaBEeaabdEcdeb  DCDBCbDbacd

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 0 5 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 1 17

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 7 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 2 6 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 5 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BEGÜM ARAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 212,508 285,170 122 124 124 124 124

SÖZ 139,150 0,000 120 122 122 122 122

SAY 241,951 0,000 95 96 96 96 96

EA 194,371 0,000 125 127 127 127 127

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 2 5,50 18 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 8 4 7,00 23 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 4,54 4,51 4,51

Fen 30 16 12 13,00 43 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 30 18 25,50 20 52,74 52,71 52,71

Türkçe  EbCAeEBC                     

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik aEC  EE   BDb           cdDC  

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BECacDaebCeDcCDABEECcDe Ad eCb

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 7 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 8 4 27

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 5 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 5 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE SERDAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,241 285,170 72 73 73 73 73

SÖZ 372,287 0,000 6 6 6 6 6

SAY 148,293 0,000 123 125 125 125 125

EA 320,180 0,000 83 84 84 84 84

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 3 25,25 84 20,96 20,99 20,99

Edebiyat 10 8 2 7,50 75 0,53 0,52 0,52

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,35 0,35 0,35

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 0,46 0,45 0,45

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,15 0,15 0,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,19 0,19 0,19

Sosyal 40 25 12 22,00 55 1,68 1,65 1,65

Matematik 30 7 6 5,50 18 14,26 14,26 14,26

Toplam: 130 58 21 52,75 41 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCbdAABAcC CDBACBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Sosyal cDCBDDCDcBDCCBD aDbcCEAaBAd bBeBECcEea C

Cevap Anahtarı A EDCBDDCDBBDCCBDABDAECEADBAECDBABECDEABDC

Matematik DEd     ee D     e B E  aaDC  

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 1 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 9 7 2 78
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 6 3 60

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 7 5 2 71
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 2 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 7 6 23



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GÖZÜTOK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,172 285,170 2 2 2 2 2

SÖZ 247,952 0,000 38 38 38 38 38

SAY 470,497 0,000 1 1 1 1 1

EA 460,052 0,000 7 7 7 7 7

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 3 25,25 84 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 29 1 28,75 96 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 8 1 7,75 78 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,54 4,51 4,51

Fen 30 27 2 26,50 88 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 82 6 80,50 62 52,74 52,71 52,71

Türkçe DadCDBACBEEDDBACEDCADEBC dAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EBAEBDEADDEDCCEcECDAEEBCBBDDBC

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DB bCBECCBABEECBDACDCDaCDDDBBA

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 29 1 97

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 1 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖKÇEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 218,525 285,170 120 122 122 122 122

SÖZ 227,294 0,000 79 80 80 80 80

SAY 156,340 0,000 120 122 122 122 122

EA 290,067 0,000 97 98 98 98 98

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 2 21,50 72 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 6 5 4,75 16 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 4 2,00 20 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 2 3 1,25 13 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 0 4 -1,00 -10 4,54 4,51 4,51

Fen 30 5 11 2,25 8 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 33 18 28,50 22 52,74 52,71 52,71

Türkçe DC CDBACBEEDaBACEDCADEB  dA   

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  ee  D   aE    D    EE eB c   

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DB  Cad ea aE   eb Db    cbd  

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 1 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 6 5 20

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 4 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 2 3 20

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 4 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN ÖKSÜZOĞLU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,118 285,170 56 57 57 57 57

SÖZ 228,671 0,000 75 76 76 76 76

SAY 343,660 0,000 47 48 48 48 48

EA 365,469 0,000 53 54 54 54 54

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 18 4 17,00 57 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 4 5 2,75 28 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,54 4,51 4,51

Fen 30 20 7 18,25 61 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 61 16 57,00 44 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEeCADEeCEddA ADC CDBACcEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik cEC AE  CBBDD    eEcDE DDEDCeE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BEabaDd bCBDACDABEECDD  ACDeeD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 2 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 4 60

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 5 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA DEDELER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,003 285,170 100 101 101 101 101

SÖZ 213,521 0,000 97 99 99 99 99

SAY 245,203 0,000 93 94 94 94 94

EA 292,551 0,000 94 95 95 95 95

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 11 12 8,00 27 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 4 6 2,50 25 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 5 1 4,75 48 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,54 4,51 4,51

Fen 30 15 11 12,25 41 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 47 31 39,25 30 52,74 52,71 52,71

Türkçe DaddDBACBEEDbaA cDCADEBCEdAAcA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  ddcc  AeDEDaeEcEC  Ec CBcDba 

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBebCcEbad BEEC  d DCeeCDDDaeA

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 4 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 12 37

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 6 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 5 1 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ KAYRA ÇANDUR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,297 285,170 32 33 33 33 33

SÖZ 234,180 0,000 60 61 61 61 61

SAY 371,679 0,000 31 32 32 32 32

EA 391,848 0,000 38 39 39 39 39

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 21 3 20,25 68 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,54 4,51 4,51

Fen 30 21 6 19,50 65 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 66 14 62,50 48 52,74 52,71 52,71

Türkçe aCcCD ACBEEDDBACEDCADaBCEEAAed

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EBAE  EADDEDC EcECDAEE  BB cBa

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DB  CBEdadABbECBDACDCDBeDDDB e

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 7 6 0 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 3 70

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUAZZEZ CANAN HOŞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,974 285,170 64 65 65 65 65

SÖZ 220,407 0,000 92 94 94 94 94

SAY 336,309 0,000 52 53 53 53 53

EA 364,253 0,000 54 55 55 55 55

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 20 6 18,50 62 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 4,54 4,51 4,51

Fen 30 18 8 16,00 53 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 60 21 54,75 42 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDeADEBCbdA cADCcCbdACBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik eECDAEEBeBBDbBe Bc B EADDaDC E

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BECeaDce CBDACDABEECDDBed  ee 

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 3 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 20 6 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 4 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED AYGÜN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,109 285,170 52 53 53 53 53

SÖZ 219,030 0,000 94 96 96 96 96

SAY 361,447 0,000 36 37 37 37 37

EA 368,562 0,000 50 51 51 51 51

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 20 2 19,50 65 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 4,54 4,51 4,51

Fen 30 20 6 18,50 62 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 62 16 58,00 45 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCEdAdcbaadCbBACBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik DEC AEE CBBDDeC Bc B E  DEDC E

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BEa ceBc CBDACDABdECDD  ACDeCD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 4 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 20 2 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 4 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 1 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ ŞAHİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,236 285,170 49 50 50 50 50

SÖZ 383,529 0,000 3 3 3 3 3

SAY 172,541 0,000 118 120 120 120 120

EA 300,071 0,000 90 91 91 91 91

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 20,96 20,99 20,99

Edebiyat 10 8 2 7,50 75 0,53 0,52 0,52

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,35 0,35 0,35

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 0,46 0,45 0,45

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,15 0,15 0,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,19 0,19 0,19

Sosyal 40 32 8 30,00 75 1,68 1,65 1,65

Matematik 30 11 7 9,25 31 14,26 14,26 14,26

Toplam: 130 64 23 58,25 45 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCdCbBAC EEDacACEDCADcBCbEcABe

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Sosyal eDDaDBBEDCAaDAEDCCBDdaDBCEADBACeABEeDCEb

Cevap Anahtarı B BDDCDBBEDCABDAEDCCBDECDBCEADBACDABEBDCEA

Matematik  B cBDb DDEeC   dC     eBBDb a

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 9 7 2 78
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 9 1 90

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 7 6 1 86
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 2 33

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 7 37



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖM R ÖZASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,571 285,170 119 121 121 121 121

SÖZ 206,635 0,000 105 107 107 107 107

SAY 186,130 0,000 114 116 116 116 116

EA 255,441 0,000 113 115 115 115 115

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 5 7 3,25 11 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 6 1,50 15 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 7 3 6,25 63 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 4,54 4,51 4,51

Fen 30 11 12 8,00 27 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 36 28 29,00 22 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCdDEBCEdAe babdCDBcCBaEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik c CDb  c B D B       b  aa  e 

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen ecCa eaeECBDdabABEECD dc    e 

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 2 4 29
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 7 17

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 6 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 3 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZGÜRBÜZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,950 285,170 5 5 5 5 5

SÖZ 260,348 0,000 17 17 17 17 17

SAY 443,939 0,000 6 6 6 6 6

EA 467,893 0,000 4 4 4 4 4

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 28 2 27,50 92 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 8 2 7,50 75 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,54 4,51 4,51

Fen 30 25 5 23,75 79 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 81 9 78,75 61 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCACDBACBEEDDBAedDCADEBCEEAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EBAEBDEADDEDCCEcECDAEEBeBBDDBC

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBebCBECCBABEECBDAeDCeBCDDDeBA

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 7 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 28 2 93

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 8 2 80

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN YILDIRIM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,069 285,170 21 22 22 22 22

SÖZ 227,294 0,000 79 80 80 80 80

SAY 413,559 0,000 17 17 17 17 17

EA 411,891 0,000 23 24 24 24 24

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 26 4 25,00 83 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,54 4,51 4,51

Fen 30 23 7 21,25 71 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 72 17 67,75 52 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCEdAA ADecCDaACBEEDDcd

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik cECDAEEaCBBDDBCEddEBDEADDEDCCE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BECbdeeBECBDdCDABEECDDBBACDeeD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 2 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 4 87

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR ŞENSES 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,422 285,170 88 89 89 89 89

SÖZ 202,503 0,000 108 110 110 110 110

SAY 288,372 0,000 81 82 82 82 82

EA 318,001 0,000 85 86 86 86 86

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 4 17,00 57 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 15 2 14,50 48 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 4 5 2,75 28 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 7 2 6,50 65 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 4,54 4,51 4,51

Fen 30 15 10 12,50 42 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 48 16 44,00 34 52,74 52,71 52,71

Türkçe  E CADEBCEEAAB a d DeAC  EDb A

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik DcCD EE eBBDD CE  E    DDE    

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BbadBeBa CBDACDc EEdDDd bC B b

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 1 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 2 43
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 15 2 50

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 5 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 2 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 3 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ AYDEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,188 285,170 50 51 51 51 51

SÖZ 246,575 0,000 42 42 42 42 42

SAY 329,099 0,000 57 58 58 58 58

EA 377,129 0,000 45 46 46 46 46

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 16 3 15,25 51 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,54 4,51 4,51

Fen 30 20 8 18,00 60 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 62 15 58,25 45 52,74 52,71 52,71

Türkçe dEDCcDEBCEdAABADCdCDBACBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik cEC  E    B  B EBeE DEA DEDCeE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BE eBDccaCBDACDABEECDD cACeebD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 3 53

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÇETİNKAYA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,190 285,170 112 113 113 113 113

SÖZ 227,294 0,000 79 80 80 80 80

SAY 196,425 0,000 112 113 113 113 113

EA 273,523 0,000 106 108 108 108 108

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 4 8 2,00 7 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 6 4 5,00 50 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 4,54 4,51 4,51

Fen 30 15 15 11,25 38 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 42 29 34,75 27 52,74 52,71 52,71

Türkçe a cCDBbCBEEDDBACEDCADEBCEdAAde

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  Be cD  Daa   Ec     b   c   d

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBcbCBECedbeacCBDACDdDeeDDaacb

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 4 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 4 8 13

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 6 4 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 7 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA DAĞDEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,634 285,170 95 96 96 96 96

SÖZ 239,689 0,000 49 50 50 50 50

SAY 221,343 0,000 104 105 105 105 105

EA 299,411 0,000 91 92 92 92 92

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 4 1 3,75 13 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 0 5,00 50 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 7 3 6,25 63 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 4,54 4,51 4,51

Fen 30 14 3 13,25 44 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 43 9 40,75 31 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCEdAdBADCcCDBACBbEDDBe

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik DEd                     DE    

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BEC  D   CeDAaDABbECDD        

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 4 1 13

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 0 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 3 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 0 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROTİNDA TURHAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,746 285,170 13 13 13 13 13

SÖZ 253,461 0,000 29 29 29 29 29

SAY 429,638 0,000 15 15 15 15 15

EA 436,799 0,000 15 15 15 15 15

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 25 5 23,75 79 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,54 4,51 4,51

Fen 30 26 4 25,00 83 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 78 12 75,00 58 52,74 52,71 52,71

Türkçe dEDCADEBCEEAABAaCdCDBACBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik cECeAEEBCeBDDBCEaAEcDEADDEDCCE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BEdaBDBcECBDACDABEECDDBBACDeCD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 6 1 86
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 25 5 83

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZA ASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,805 285,170 1 1 1 1 1

SÖZ 267,234 0,000 10 10 10 10 10

SAY 468,100 0,000 2 2 2 2 2

EA 476,426 0,000 1 1 1 1 1

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 29 1 28,75 96 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 28 2 27,50 92 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 9 1 8,75 88 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,54 4,51 4,51

Fen 30 28 2 27,50 92 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 85 5 83,75 64 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCdCDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EBcEBDEADDEDCCEcECDAEEBCBBDDBC

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBBECBECdBABEECBDACDCDeCDDDBBA

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 6 1 86
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 28 2 93

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 9 1 90

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR EYMEN ARIKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,356 285,170 43 44 44 44 44

SÖZ 227,294 0,000 79 80 80 80 80

SAY 362,655 0,000 35 36 36 36 36

EA 401,363 0,000 30 31 31 31 31

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 24 3 23,25 78 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 4 2 3,50 35 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,54 4,51 4,51

Fen 30 17 7 15,25 51 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 64 16 60,00 46 52,74 52,71 52,71

Türkçe aCdCDBAaBEEDDdA EDCADEBCEdAbBA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  a EBDEADDEDCCEcEC AEEBCBBDbBC

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen eB  CBc  BABEECeDACDdD CeDDe b

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 24 3 80

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 2 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ATAYURT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,114 285,170 51 52 52 52 52

SÖZ 253,461 0,000 29 29 29 29 29

SAY 320,873 0,000 63 64 64 64 64

EA 366,111 0,000 52 53 53 53 53

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 14 8 12,00 40 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,54 4,51 4,51

Fen 30 22 8 20,00 67 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 63 19 58,25 45 52,74 52,71 52,71

Türkçe CdDCADcBCEEAABADCdCDBACBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik DEC  EE  dBcbaaEBe BDEA eaD  E

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BEabBDBebCcDACDABEECDDBdACDeCb

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 6 1 86
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 8 47

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET SARITOPRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 206,916 285,170 125 127 127 127 127

SÖZ 231,202 0,000 73 74 74 74 74

SAY 124,046 0,000 125 127 127 127 127

EA 217,403 0,000 121 123 123 123 123

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 20,96 20,99 20,99

Edebiyat 10 5 4 4,00 40 0,53 0,52 0,52

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 0,35 0,35 0,35

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 0,46 0,45 0,45

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 0,19 0,19 0,19

Sosyal 40 12 13 8,75 22 1,68 1,65 1,65

Matematik 30 2 1 1,75 6 14,26 14,26 14,26

Toplam: 130 30 24 24,00 18 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCdDEBeEdAeebaad DeACB  D BA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Sosyal EDdea CDBeb aB eaaA C Aa  EabB     Ee   

Cevap Anahtarı A EDCBDDCDBBDCCBDABDAECEADBAECDBABECDEABDC

Matematik            b B          D     

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 2 4 29
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 7 3 1 43
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 9 4 4 44
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 2 5 20

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 7 3 1 43
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 2 1 7



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL ESKİÇIRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,341 285,170 90 91 91 91 91

SÖZ 205,258 0,000 106 108 108 108 108

SAY 277,016 0,000 84 85 85 85 85

EA 286,823 0,000 101 103 103 103 103

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 12 13 8,75 29 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 4 6 2,50 25 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,54 4,51 4,51

Fen 30 19 11 16,25 54 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 51 34 42,50 33 52,74 52,71 52,71

Türkçe bdDCADEBCEdAAcADdddDBACBEaDbaA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik cEC  Ec CBcDba  ddcccEAeDEDaeE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BEbaaDeebCeDACDABEECDDadACeeCD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 4 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 13 40

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 6 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN GÖZİŞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,963 285,170 73 74 74 74 74

SÖZ 277,695 0,000 9 9 9 9 9

SAY 249,098 0,000 92 93 93 93 93

EA 281,500 0,000 102 104 104 104 104

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 20,96 20,99 20,99

Edebiyat 10 7 2 6,50 65 0,53 0,52 0,52

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 0,35 0,35 0,35

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 0,46 0,45 0,45

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,19 0,19 0,19

Sosyal 40 15 4 14,00 35 1,68 1,65 1,65

Matematik 30 10 4 9,00 30 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 4,54 4,51 4,51

Fen 30 14 7 12,25 41 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 57 21 51,75 40 52,74 52,71 52,71

Türkçe ddDCADEB  dc   DCd DBACBbEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Sosyal aDC DDCDcBDCbBDb DAE  A                 

Cevap Anahtarı A EDCBDDCDBBDCCBDABDAECEADBAECDBABECDEABDC

Matematik D C  E   cBD   E  a  E  aEDd E

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BECaaD e CBDdCbABEECD ac      

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 1 3 14
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 9 6 2 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 7 2 70

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 7 1 0 14
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 10 4 33

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 2 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SU KAYA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,803 285,170 55 56 56 56 56

SÖZ 253,461 0,000 29 29 29 29 29

SAY 318,570 0,000 65 66 66 66 66

EA 399,199 0,000 33 34 34 34 34

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 18 2 17,50 58 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 2 6 0,50 5 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 4,54 4,51 4,51

Fen 30 16 9 13,75 46 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 61 14 57,50 44 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCACDBcCBEEDDBACdDCADEBCaEAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  aAEBD   DaD  EDEC AE BCBBDD  

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen e cabBE aeABEECBDACDCce bDD  A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 6 1 86
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 2 60

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 6 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 3 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL ERÇİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,663 285,170 92 93 93 93 93

SÖZ 260,348 0,000 17 17 17 17 17

SAY 210,558 0,000 107 108 108 108 108

EA 308,469 0,000 88 89 89 89 89

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 4 12 1,00 3 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 2 6 0,50 5 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,54 4,51 4,51

Fen 30 16 10 13,50 45 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 48 24 42,00 32 52,74 52,71 52,71

Türkçe DaACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAAcA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  ac    A DE e bbEd  c dade   e

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen eac  BEaadABdECBDcCDCeB DDD dA

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 6 1 86
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 4 12 13

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 6 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE İŞÇİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,350 285,170 81 82 82 82 82

SÖZ 172,204 0,000 116 118 118 118 118

SAY 353,965 0,000 43 44 44 44 44

EA 325,573 0,000 76 77 77 77 77

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 2 11,50 38 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 23 4 22,00 73 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,54 4,51 4,51

Fen 30 18 11 15,25 51 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 53 17 48,75 38 52,74 52,71 52,71

Türkçe bc C DEBC EAABA C C           

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik DEC  bEBCBBDDBC BeEBDEAbDEDCeE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BE adDceECBDACDABEcCDDcdcdDeeD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 0 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 7 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 23 4 77

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 6 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KOLAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,932 285,170 41 42 42 42 42

SÖZ 235,557 0,000 58 59 59 59 59

SAY 361,131 0,000 37 38 38 38 38

EA 411,603 0,000 24 25 25 25 25

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 24 3 23,25 78 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 2 1 1,75 18 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,54 4,51 4,51

Fen 30 16 5 14,75 49 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 64 12 61,00 47 52,74 52,71 52,71

Türkçe DC CDeACBEEDDBAdEDCADcBC EAAcA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  BAEBDEADDEDCCEDEC AEEBaBBDbe 

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen     CB a  ABEECBDACDCa C DDdcb

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 1 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 24 3 80

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 1 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TANER EGE MÜNÜSOĞLU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,002 285,170 85 86 86 86 86

SÖZ 201,126 0,000 109 111 111 111 111

SAY 308,830 0,000 71 72 72 72 72

EA 298,246 0,000 92 93 93 93 93

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 14 10 11,50 38 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 3 5,25 53 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 8 0 8,00 80 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,54 4,51 4,51

Fen 30 20 5 18,75 63 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 53 24 47,00 36 52,74 52,71 52,71

Türkçe CaDCeDEBCEdcd  aCcCDBACBcEDbBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik DadaA EBeeBD e  aeEB E DDEDCea

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BECadDB bC DA DABEECDD  ACDeeD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 2 4 29
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 14 10 47

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 3 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 0 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK NECİP ÇİFTÇİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,560 285,170 68 69 69 69 69

SÖZ 210,418 0,000 100 102 102 102 102

SAY 335,082 0,000 54 55 55 55 55

EA 327,431 0,000 74 75 75 75 75

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 20,96 20,99 20,99

Edebiyat 10 0 0 0,00 0 0,53 0,52 0,52

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,35 0,35 0,35

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,46 0,45 0,45

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,19 0,19 0,19

Sosyal 40 1 0 1,00 3 1,68 1,65 1,65

Matematik 30 18 10 15,50 52 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,54 4,51 4,51

Fen 30 21 8 19,00 63 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 60 28 53,00 41 52,74 52,71 52,71

Türkçe DadCDBeCBcEabBACEDCeDEBCEdAAcd

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Sosyal                                       E 

Cevap Anahtarı B BDDCDBBEDCABDAEDCCBDECDBCEADBACDABEBDCEA

Matematik dBAceDEdDDED accEC AEEBCBBDbae

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBecCBECeBABEECeDACDCcBecDDB d

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 4 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 9 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 7 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 10 60

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA GÖK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,953 285,170 103 104 104 104 104

SÖZ 219,030 0,000 94 96 96 96 96

SAY 230,887 0,000 101 102 102 102 102

EA 312,914 0,000 86 87 87 87 87

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 12 7 10,25 34 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 2 1 1,75 18 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 0 5 -1,25 -13 4,54 4,51 4,51

Fen 30 10 8 8,00 27 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 44 23 38,25 29 52,74 52,71 52,71

Türkçe DadCDBACBbEDDBACEDCADceCEEcdBd

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  a    Ee  ED CEbEa AEcBCdBDb  

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen     Ce   BABbECeDACDde  cc   e

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 2 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 7 40

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 1 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 5 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA BUDAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,258 285,170 63 64 64 64 64

SÖZ 209,389 0,000 101 103 103 103 103

SAY 349,683 0,000 44 45 45 45 45

EA 355,111 0,000 58 59 59 59 59

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 20 3 19,25 64 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,54 4,51 4,51

Fen 30 19 7 17,25 58 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 59 17 54,75 42 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBaEEA cA  ddDdACBEEDDed

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik DE eAEE eBBDDB  aA BDE DDEDC E

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen eE aBDB aCBDACDABbECDDBdd De D

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 3 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 0 33
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 20 3 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 3 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 3 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER ASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 226,427 285,170 114 116 116 116 116

SÖZ 108,850 0,000 122 124 124 124 124

SAY 310,837 0,000 70 71 71 71 71

EA 203,446 0,000 123 125 125 125 125

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 30 17 9 14,75 49 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 4 6 2,50 25 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,54 4,51 4,51

Fen 30 18 10 15,50 52 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 35 19 30,25 23 52,74 52,71 52,71

Matematik  BdaBDEADDED eEcEaaAEE eBBDb a

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen eBabCBEeadABbECBDdCDCbeCDDD  A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 9 57

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 6 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT BARAN ALMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,306 285,170 37 38 38 38 38

SÖZ 230,048 0,000 74 75 75 75 75

SAY 372,694 0,000 29 30 30 30 30

EA 386,728 0,000 40 41 41 41 41

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 21 3 20,25 68 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 4 3 3,25 33 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,54 4,51 4,51

Fen 30 21 6 19,50 65 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 65 13 61,75 48 52,74 52,71 52,71

Türkçe eEDCADEBCEdAA  DCd DBACBEEDDBc

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik eEC AEE CBBDD  Ea EBDEeDDEDC E

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BEd ce  ECBDACDABEECDDBcACeeCD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 3 2 43
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 21 3 70

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 3 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ALİ ATBAKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,110 285,170 99 100 100 100 100

SÖZ 209,389 0,000 101 103 103 103 103

SAY 249,524 0,000 91 92 92 92 92

EA 288,935 0,000 99 100 100 100 100

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 3 18,25 61 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 9 3 8,25 28 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 4 5 2,75 28 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 4,54 4,51 4,51

Fen 30 15 9 12,75 43 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 43 15 39,25 30 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDC DEBC d   eD d DBACBEEDD A

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik eEC A E         a EB E  aED   

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen eE edDBecCBDACDABbcCDa   C e D

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 1 2 14
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 7 6 0 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 3 30

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 5 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 2 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KARA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,893 285,170 24 25 25 25 25

SÖZ 239,689 0,000 49 50 50 50 50

SAY 386,840 0,000 25 26 26 26 26

EA 412,211 0,000 22 23 23 23 23

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 24 6 22,50 75 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 4,54 4,51 4,51

Fen 30 21 5 19,75 66 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 70 16 66,00 51 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCbdAABbDCdCDBACBEEDcBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik cdaDAEEBeBBDDBeEBAcBDEADDEDCCE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BEdaBDBcdCBDACDABEECDDBdAC    

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 24 6 80

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 4 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 1 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KOCATÜRK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,585 285,170 18 18 18 18 18

SÖZ 232,803 0,000 66 67 67 67 67

SAY 426,302 0,000 16 16 16 16 16

EA 427,742 0,000 18 18 18 18 18

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 27 2 26,50 88 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 4,54 4,51 4,51

Fen 30 23 6 21,50 72 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 74 14 70,50 54 52,74 52,71 52,71

Türkçe DaACDdACBbEDDBACEDCADEBCcdcABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EB EBDEADDEDCCEcECeAEEBCBBDDBC

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DccaCBEaeBABEECBDACDCDeCDDDB A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 27 2 90

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 5 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AKBAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,604 285,170 42 43 43 43 43

SÖZ 253,461 0,000 29 29 29 29 29

SAY 335,847 0,000 53 54 54 54 54

EA 387,167 0,000 39 40 40 40 40

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 17 6 15,50 52 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 3 1 2,75 28 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 0 9,00 90 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 4,54 4,51 4,51

Fen 30 19 2 18,50 62 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 63 11 60,25 46 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCdCDBACBEEDbBACEDCADEBCEdAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EB  a EAbDEDCCEaaC AE  e BDDBa

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen      B CaBAB ECBDACDCDe DDDB A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 6 57

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 1 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 0 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 1 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ACEMBABA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,571 285,170 16 16 16 16 16

SÖZ 261,725 0,000 15 15 15 15 15

SAY 403,011 0,000 18 18 18 18 18

EA 433,503 0,000 17 17 17 17 17

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 1 27,75 93 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 23 6 21,50 72 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 0 7,00 70 4,54 4,51 4,51

Fen 30 24 3 23,25 78 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 75 10 72,50 56 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEdA A

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EeecBDEADDEDCCEcECaAEEBeBBDDB 

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBeaCBECbBABEECBDACDCDBC DD  A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 1 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 23 6 77

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 0 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT DOĞANCIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 199,404 285,170 126 128 128 128 128

SÖZ 187,353 0,000 115 117 117 117 117

SAY 158,691 0,000 119 121 121 121 121

EA 221,019 0,000 120 122 122 122 122

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 4 10 1,50 5 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 2 4 1,00 10 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 4 4 3,00 30 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 4,54 4,51 4,51

Fen 30 9 14 5,50 18 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 30 35 21,25 16 52,74 52,71 52,71

Türkçe D ddDBcbBbEDDeACEDCeDEB EdcedA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  dd B    c  C  e d b Ec Bd  de

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen eB  d ad BcdaE BDA cCDd bcDccd

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 0 7 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 4 10 13

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 4 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 4 4 40

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 6 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EFE YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,442 285,170 14 14 14 14 14

SÖZ 247,952 0,000 38 38 38 38 38

SAY 432,596 0,000 13 13 13 13 13

EA 438,996 0,000 14 14 14 14 14

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 3 25,25 84 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 26 3 25,25 84 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 0 9,00 90 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,54 4,51 4,51

Fen 30 25 4 24,00 80 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 77 10 74,50 57 52,74 52,71 52,71

Türkçe DC CDBACBEEDcBACEDCADEBCEdAAcA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EB EaDEADDEDCCEDECeAEEBCaBDDBC

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DdBdCBEaCBABEE BDACDCDBCDDDBBe

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 2 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 26 3 87

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 3 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 0 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZYİĞEN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,224 285,170 33 34 34 34 34

SÖZ 239,689 0,000 49 50 50 50 50

SAY 365,861 0,000 33 34 34 34 34

EA 385,139 0,000 41 42 42 42 42

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 20 8 18,00 60 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 4,54 4,51 4,51

Fen 30 22 5 20,75 69 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 67 18 62,50 48 52,74 52,71 52,71

Türkçe DadCDBACBEEDbBACEDCADEBCEdAAcA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EBc B EAbDEDCeEDECcAEEBeeBDbBe

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen eBc CBECaaABEECBDACDC BCDDDa A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 20 8 67

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 4 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 1 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KANAT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,612 285,170 113 115 115 115 115

SÖZ 195,617 0,000 111 113 113 113 113

SAY 216,858 0,000 105 106 106 106 106

EA 289,915 0,000 98 99 99 99 99

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 12 3 11,25 38 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 3 5 1,75 18 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 4,54 4,51 4,51

Fen 30 8 14 4,50 15 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 38 26 31,50 24 52,74 52,71 52,71

Türkçe aacdaBAC dED dA EDCADEBCcdAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  B    a   E  C cECDAEEBCBe    

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen eBc a c aacBc beDA adDeC DD  b

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 7 4 2 57
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 3 40

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 6 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 3 5 30

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 3 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA AYGÜN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,228 285,170 39 40 40 40 40

SÖZ 400,054 0,000 2 2 2 2 2

SAY 174,157 0,000 117 119 119 119 119

EA 342,537 0,000 66 67 67 67 67

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 20,96 20,99 20,99

Edebiyat 10 9 1 8,75 88 0,53 0,52 0,52

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,35 0,35 0,35

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 0,46 0,45 0,45

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,15 0,15 0,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 0,19 0,19 0,19

Sosyal 40 29 7 27,25 68 1,68 1,65 1,65

Matematik 30 11 6 9,50 32 14,26 14,26 14,26

Toplam: 130 66 17 61,75 48 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCdbDBACBEEDDaACEDCADEBCEEAeBA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Sosyal BcDCDBBEDCAaDAEDdCdDECbBCEADaACDbB   CE 

Cevap Anahtarı B BDDCDBBEDCABDAEDCCBDECDBCEADBACDABEBDCEA

Matematik  a  B Ee aEDC  c C AE  edBD B 

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 9 8 1 89
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 7 6 1 86
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 6 37



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN TOPARLAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,147 285,170 83 84 84 84 84

SÖZ 225,916 0,000 84 86 86 86 86

SAY 291,475 0,000 80 81 81 81 81

EA 322,952 0,000 79 80 80 80 80

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 11 2 10,50 35 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,54 4,51 4,51

Fen 30 18 7 16,25 54 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 52 16 48,00 37 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADbBCEEcdBADCdCDdACBbEDbBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik cEC  Ea CBB D        E  DED   

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen  E ace cb BDACDABEECDD BACeeCD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 4 3 57
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 11 2 37

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 5 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYN*  ELVAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,442 285,170 108 109 109 109 109

SÖZ 234,180 0,000 60 61 61 61 61

SAY 203,525 0,000 111 112 112 112 112

EA 292,584 0,000 93 94 94 94 94

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 5 5 3,75 13 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 0 6 -1,50 -15 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 6 3 5,25 53 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 4,54 4,51 4,51

Fen 30 12 10 9,50 32 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 41 20 36,00 28 52,74 52,71 52,71

Türkçe  CdCDBACaEEDDBACEDCADEBCbdAABb

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  d    E  DED a a a  E   d     

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen  d   cbdaaABEc eeACDCD CDDa  A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 5 17

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 6 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 6 3 60

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 1 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ADA BALKIR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,889 285,170 54 55 55 55 55

SÖZ 375,364 0,000 5 5 5 5 5

SAY 175,774 0,000 116 118 118 118 118

EA 318,440 0,000 84 85 85 85 85

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 20,96 20,99 20,99

Edebiyat 10 10 0 10,00 100 0,53 0,52 0,52

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 0,35 0,35 0,35

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 0,46 0,45 0,45

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,15 0,15 0,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,19 0,19 0,19

Sosyal 40 29 10 26,50 66 1,68 1,65 1,65

Matematik 30 12 9 9,75 33 14,26 14,26 14,26

Toplam: 130 64 26 57,50 44 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADEBCEEdABdcCcCDBcCBbEDbBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Sosyal EDCBDDCDBBDdbBDAaDcECEbDBAEbDBAB CeEbcDa

Cevap Anahtarı A EDCBDDCDBBDCCBDABDAECEADBAECDBABECDEABDC

Matematik DaC  Ea  BcDaeC aeEB    bEDCaE

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 7 5 2 71
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Sosyal

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 9 9 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 7 6 1 86
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 2 33

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 12 9 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BARTIN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,806 285,170 36 37 37 37 37

SÖZ 267,234 0,000 10 10 10 10 10

SAY 328,967 0,000 58 59 59 59 59

EA 408,746 0,000 25 26 26 26 26

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 29 1 28,75 96 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 17 3 16,25 54 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 6 2 5,50 55 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,54 4,51 4,51

Fen 30 19 7 17,25 58 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 65 11 62,25 48 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCdCDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EB    EA DEDCCEc C AE BecBDD  

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen Dcc CBE CBABEcCeDACDC eCbDDB e

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 6 1 86
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 17 3 57

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 6 2 60

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 3 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DENİZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,871 285,170 34 35 35 35 35

SÖZ 253,461 0,000 29 29 29 29 29

SAY 349,346 0,000 45 46 46 46 46

EA 396,191 0,000 35 36 36 36 36

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 18 4 17,00 57 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,54 4,51 4,51

Fen 30 21 7 19,25 64 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 66 14 62,50 48 52,74 52,71 52,71

Türkçe CEDCADcBCEEdABADCdCDBACBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik cEC AEE eaBD   EBeEBDE DDED  E

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BEdaaDBcbCBDACDABEECDDB eC cCD

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 5 2 71
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 18 4 60

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 5 5 50

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,270 285,170 91 92 92 92 92

SÖZ 241,066 0,000 45 45 45 45 45

SAY 236,105 0,000 97 98 98 98 98

EA 292,094 0,000 95 96 96 96 96

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 5 11 2,25 8 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 4,54 4,51 4,51

Fen 30 18 6 16,50 55 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 48 21 42,75 33 52,74 52,71 52,71

Türkçe DaACDBACBEEDDBA EDCADEBCEbAdeA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  acb  d eDaD eEcEd     Cd a   

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBeEbB  ecABaECBDACDC   bDDB A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 11 17

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 4 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 1 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARACASU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,989 285,170 70 71 71 71 71

SÖZ 260,348 0,000 17 17 17 17 17

SAY 281,384 0,000 83 84 84 84 84

EA 355,093 0,000 59 60 60 60 60

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 10 5 8,75 29 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 4,54 4,51 4,51

Fen 30 18 4 17,00 57 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 56 11 53,25 41 52,74 52,71 52,71

Türkçe DCdCDBACBEEDDBAdEDCADEBCEEAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik  a  BD  eDEDCa eE    E Ce D   

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DB bbBE aaABEECBDACDC   DDD   

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 6 1 86
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 10 5 33

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 4 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 10 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 0 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZDEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,081 285,170 11 11 11 11 11

SÖZ 254,839 0,000 27 27 27 27 27

SAY 434,802 0,000 12 12 12 12 12

EA 461,066 0,000 6 6 6 6 6

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 28 2 27,50 92 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 7 2 6,50 65 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 7 0 7,00 70 4,54 4,51 4,51

Fen 30 23 3 22,25 74 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 78 7 76,25 59 52,74 52,71 52,71

Türkçe DaACDdACBEEDDBACED ADEBCEEAABA

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik EBAEBDEADDEDCCEcECeAEEBCBBDDBC

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen DBB CBECacABEECcDACDCDB DDD  A

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLEDE ANLAM 4 4 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 7 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 28 2 93

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 7 2 70

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 9 1 90

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 0 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLFİYE BALABEKOVA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,421 285,170 69 70 70 70 70

SÖZ 236,934 0,000 57 58 58 58 58

SAY 308,395 0,000 72 73 73 73 73

EA 363,678 0,000 55 56 56 56 56

Katılımlar: 127 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 3 23,25 78 20,96 20,99 20,99

Matematik 30 16 4 15,00 50 14,26 14,26 14,26

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,72 3,72 3,72

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,58 7,59 7,59

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 4,54 4,51 4,51

Fen 30 17 8 15,00 50 15,84 15,82 15,82

Toplam: 130 57 15 53,25 41 52,74 52,71 52,71

Türkçe C  CADEB EdcABADCeCDBACBEEDDBA

Cevap Anahtarı A CEDCADEBCEEAABADCACDBACBEEDDBA

Matematik cEC A E CcBDD  Ea  B EADcEDC  

Cevap Anahtarı A DECDAEEBCBBDDBCEBAEBDEADDEDCCE

Fen BE ecDcc CBDACbABdECDD  eCDd D

Cevap Anahtarı A BECCBDBBECBDACDABEECDDBBACDBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60
CÜMLEDE ANLAM 4 3 0 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 7 7 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 16 4 53

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 4 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 8 2 80

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 2 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF TİS 2. DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA BUDAK 317 11-Z

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,585 285,170 1 114 114 114 114

SÖZ 227,294 0,000 1 80 80 80 80

SAY 193,113 0,000 1 115 115 115 115

EA 288,563 0,000 1 101 101 101 101

Katılımlar: 1 129 129 129 129

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 21,50 20,99 20,99

Matematik 30 6 6 4,50 15 4,50 14,26 14,26

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 -0,50 3,72 3,72

Kimya 10 7 1 6,75 68 6,75 7,59 7,59

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 1,25 4,51 4,51

Fen 30 10 10 7,50 25 7,50 15,82 15,82

Toplam: 130 39 22 33,50 26 33,50 52,71 52,71

Türkçe DCdCDBACBaEDDBACEDCADEBa dAdBb

Cevap Anahtarı B DCACDBACBEEDDBACEDCADEBCEEAABA

Matematik b  d bdeDDE      a AE     D   

Cevap Anahtarı B EBAEBDEADDEDCCEDECDAEEBCBBDDBC

Fen Dc  eec acABEEC DA eC e  cD  b

Cevap Anahtarı B DBBECBECCBABEECBDACDCDBCDDDBBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLEDE ANLAM 4 3 1 75
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 7 4 3 57
CÜMLENİN ÖGELERİ 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 7 6 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 6 6 20

Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 6 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 10 7 1 70

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 3 20
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