
SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ŞEN 0 12-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,373 277,640 1 111 111 193 2818

Katılımlar: 1 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,25 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,00 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,00 2,12 1,52

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 12,75 12,09 9,66

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 20,50 16,48 11,41

Geometri 10 7 1 6,75 68 6,75 2,60 1,55

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 27,25 19,08 12,96

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,00 1,52 0,96

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,25 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 2,81 1,75

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 3,50 7,20 4,56

Toplam: 120 76 25 69,75 58 69,75 64,33 47,92

TYT Türkçe CEcBECCDACABecBADeCACBDaaCBeEAbEDebcEDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC A DA  D aCADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDD AE CDEACC d DDDC BEB BEBc DBA  BDAcE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Ee eee eDEd  ceEdeDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 11 0 92
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 0 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA TANER 0 12-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,408 277,640 1 44 44 64 1054

Katılımlar: 2 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 26,50 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,00 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,88 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,88 12,09 9,66

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 18,75 16,48 11,41

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,25 2,60 1,55

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 22,00 19,08 12,96

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,50 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,62 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,50 2,81 1,75

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,62 7,20 4,56

Toplam: 120 91 25 84,75 71 74,00 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABbeBACcDCCEBEaeCAbEBAecEbAaBBbaCDdC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEADCdcCDAACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDC EA bDEEDcEBDcEcADCDDC  ABDEAADc

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BadEDCBAEDbBCDbEBDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 9 3 75
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 1 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA BALCI 0 12-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,513 277,640 2 134 134 280 3717

Katılımlar: 2 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,50 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,00 2,12 1,52

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,88 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 14,88 12,09 9,66

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 18,75 16,48 11,41

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,25 2,60 1,55

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 22,00 19,08 12,96

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,50 1,52 0,96

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,62 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,50 2,81 1,75

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 10,62 7,20 4,56

Toplam: 120 68 19 63,25 53 74,00 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCaACABDABA aCACdDCaaBBEAEEDeABE Ae

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAA b d DAaC DCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik Eb  A cCDEACC BC DD  B      DE d        

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Ed    bbDEA CdBEdeDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 4 0 33
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,715 277,640 36 38 38 54 829

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 93 23 87,25 73 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBcCCDACABcbaADBCACBDCaaBdEAbEDebcEaAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BaaAA DdEBDeCCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEECDEACdEBCDaDCABEBDBEBDEDBAC BDAAE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Ee  cebCDEADCBBECeDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 1 67
PROBLEMLER 12 11 1 92
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 0 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,008 277,640 42 45 45 65 1068

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 90 20 85,00 71 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe eEEBECCbACAaDABADBCACBDCDCBBEAbEDeABEebC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECdACDAEBDeaCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik E D AE CD AeCEB DDDCABE DBEBDEDBd  BDAbE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Edb aCDCDEAaedBE eDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 1 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFFAN KUYUMCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,623 277,640 144 166 166 463 5349

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 58 20 53,00 44 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBcCCD CA ccBADBCACBDCabBBEAbcbBABEaAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEbAACDbEBDeaCADCEdD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik E   Ad CDE CC  C DD  B   B  e           

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen bba            Ee  D

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 5 0 42
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ADLIĞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,258 277,640 140 162 162 441 5180

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 61 30 53,50 45 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdaaABAeaACADCCEccECCAedececEE EBBaDCcBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal dc AEADaEBCDdAeECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B dCAE CcEABDDE  B                  A   

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen caAEcCBddDC C CdeDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BERTAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 416,565 277,640 18 18 18 27 485

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 96 16 92,00 77 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCDACAB ccADBdACBDCabBBEA EDBdB DAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAACDAbBeeCCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDD AE CDEACCEBCDDDdABcBDBEBe DBACC DAAE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EdDB CDCDdADCBdEdBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 10 2 83
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 0 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 453,053 277,640 1 1 1 1 60

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 107 12 104,00 87 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEaBEeCDACABDcBADBdACBDCaCBBEAbEDebBEDeC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAACDAdBDACCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBAbCBDAAE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EA BBCDCDEADCBeECBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 6 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ENES AKKAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,948 277,640 11 11 11 16 348

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 3 20,25 51 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 96 8 94,00 78 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe daEBECCDACABDABA B  C            BcBED C

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAACDAEBDeCCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEECDEACCEBCDDDCcBEBDBEBDEDBACdBDAAE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EADBBeDCDEAbCBBECBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 6 0 30
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 1 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET PAKSOY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,423 277,640 133 154 154 371 4621

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 63 22 57,50 48 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCD C  eA ADBCACBDCaaBBEAEcbcccEDcC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEa A  bb aeCCbDCEbD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAd CDEACCE CDDDCABEBDBE DE          

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen bda  Cb c           

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SARI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,145 277,640 187 211 211 801 8240

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 40 20 35,00 29 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe eEcBcCCD CABccdADcbACBcCDaBBEAbEDBbB ecC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal eEC ACDd B               

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik cb  A  dD  CC   D    B         B        

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen b    C C           D

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 3 0 25
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ŞEKER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,313 277,640 176 200 200 698 7368

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 48 31 40,25 34 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AaB ABAc Aa DCCEedECCbbcccdDEEAEBcaaCDBd

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bBAAEADeaB     ECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCbEDC bAdbDEEb                       

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen cedcbC   DC   dE D e

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALARA ATASOY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,990 277,640 76 83 83 123 2050

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 80 19 75,25 63 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEeECCDACABebBADeCACBDCaCBeEAdEDecBEaAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAA eAEBDdCCADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAE CDEACCEBCDDDC BEB aa   DBA       

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Edb  d CDE D BcEb DD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 8 2 67
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ARMANC GÜNEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,725 277,640 100 115 115 214 3080

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 74 25 67,75 56 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEeECCDACbBDABcDBCACBDaaCcedbEEDeABbcAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAACcbaBDeCCADCEd      

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDD cE CDEACC B DDD ABE  BE DE          

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EdDdaCeCDEd  cBEbBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 8 0 67
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BERAT DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,803 277,640 33 35 35 51 758

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 93 19 88,25 74 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCDACABcABADBCACBDCabBBEAEEDeAccDAb

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAACDAaBDACCADCEaD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEECDdACCEBCDDD ABEBDBEBDEDBA       

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EdaBeCbbaEAaCBBEbeDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÖZPEHLİVAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,268 277,640 117 135 135 282 3733

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 70 29 62,75 52 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEcBECCDd  a bBAaBdACBDCaCBcEcEEDecBcDeC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC ACDd BeeaCcDCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EbDBAb CDEACCcB D D ABEB      D d aBD   

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Edb BCbCDEcDCBeECeDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 1 67
PROBLEMLER 12 6 0 50
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 2 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,870 277,640 20 20 20 31 526

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 95 14 91,50 76 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDAB  aACADCCEBEECCAeEB  DbEAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal  BAAEADCcBCDeACECDaC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BEdCAEDC EABDDaEDBEBDBEB DCDD dCAcD AADB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen Bb EaCBdEDCBCD EBDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 1 67
PROBLEMLER 12 12 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 1 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARHAN BADER ÇİL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,433 277,640 79 89 89 136 2168

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 79 18 74,50 62 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDAac BACADCCEBcECCADEBABDEcAEB a C BC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEbDCEBCDdACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B bCAEDC  A DDEE   B    AD   C eA   AADB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen cDAEaad dDCcCbCEeDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 16 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 3 0 25
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR OTCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,475 277,640 67 74 74 109 1850

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 81 15 77,25 64 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABADBdCADCCEBEECCc EBA DEE EBBaaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bBbAEADCEBCDAACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDCEEAcDDEEe EB  cB D  D     D     

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  D E edAEcCdC eEeDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 6 1 50
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI PULGU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,693 277,640 53 57 57 82 1460

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 83 10 80,50 67 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABADBAC DCCE EECCcDdBABbcE EBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBbAEADCEc     ECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BaCCAEDC EAB DEEDBEB B B D D    A DE    

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen B dED BbEDCBCDCE DDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 1 67
PROBLEMLER 12 8 0 67
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA DENİZ İLHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,835 277,640 174 198 198 689 7328

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 46 21 40,75 34 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe eEEaECCD aA  b AeBCACBDC CBBEAEbDeABEDAe

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal e   A DAccDeCCAD E D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDD Ad aeE Cb   D c  B c        d       

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen   b               eD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 0 2 0
PROBLEMLER 12 2 3 17
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK ERKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,230 277,640 104 120 120 227 3194

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 74 27 67,25 56 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdBDABAa ACADCCEBEECCeDEBceDEE EBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal dBcAEb eEBCDeACECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAdDC EAB DEED E  cEB D DDCa ABc   Dd

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  acce aedDeBe CEeD  

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 3 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYDENİZ DÜŞÜNMEZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,110 277,640 52 56 56 78 1355

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 87 21 81,75 68 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDAaADaAC DaCEBcECCADdBABDEEAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal aBAAEA ebBCDdACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B bCAEDCEEABcDEED EBDBEBADCD Ca ABDE    

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BDdEbdeAbcC C dEeDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 10 0 83
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 1 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BEŞİNÇİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,303 277,640 22 22 22 33 542

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 96 18 91,50 76 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABADaACADCCEBEECCADEBbBDEEAEBBaaCaBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB AdADCEBCDeACECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDCcEABDDEEDBEBDBEBADCDDC  AB EdAD 

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BDcEb BddDCBCabEcDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ZEYNEP CİMCOZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,388 277,640 68 75 75 110 1854

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 81 16 77,00 64 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABe aAaADCCEBEECCbDEBcBDEbAEB a C BC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal  BAAEAcCEBCDe CECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BEbCAEDC EABDDE DBE DBEB DCD  a A DE    

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen Ba Eb cAEDCeCD E DDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 1 67
PROBLEMLER 12 10 0 83
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 1 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR İRKİLMEZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,218 277,640 15 15 15 23 446

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 97 17 92,75 77 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEdECCDACABDABAaBCACBDCaCBBEAbEDBABEDeC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAACDdcBDeCCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EbD AcECDdACC BCDDDC BEBD E DEDBAC BDAAE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EdaBdCDCDEdeCBBEbBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 10 0 83
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 0 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,735 277,640 83 94 94 149 2404

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 78 21 72,75 61 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABAeBACADCCEBEa CcaEc BbEEAEBBbaC  C

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB  EADCdBCDdACECDb      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECeA DC EABD E D EB BEB  CDDa  A DEc D 

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BDbEbeBAdDC dcdEBDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA BİLLUR SAYIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,330 277,640 64 69 69 100 1663

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 3 5 1,75 18 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 12 1 11,75 59 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 83 17 78,75 66 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCD CA DAaADBCACBDeaaBBEAbEDBcBEDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECbACD cBDeCCADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EeDBAEECDEACCEB D DC BEd BE   D A deDdea

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen E      CDE DCdBECBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 3 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA EMİNE ÖZOKUR 1202 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,690 277,640 138 160 160 424 5020

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 60 20 55,00 46 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEbeECCD CABe BbDBCACBDCaCBeEAbEDBABEeAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BE AA  A  DeCC DCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik E   Ac CDEACb    DD e       bd  A a     

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen E     bbDd   dBEbBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 3 0 25
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 1 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA HAFİF 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,643 277,640 152 176 176 552 6076

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 55 27 48,25 40 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCa Cea cBADBbACcDaaaBBEAbEDcABEDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC    bb DdCCADCEbD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAc CDEceb BCDDD                     

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen adec CcbDd  C     eD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 4 0 33
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU YAP* I 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 137,820 277,640 205 236 236 1004 11406

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 25,90 25,95 20,74

Matematik-1 30 2 15 -1,75 -6 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 2 15 -1,75 -4 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 1 12 -2,00 -10 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 13 57 -1,25 -1 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdebcBcadeCcbaacBbEedbacddebaEdEaBCadcBe

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Matematik  ddbb adc b  D  eca b bd  Ce            

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen debcaba       ebeaDc

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 5 15 25
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 3 0 3 0
PROBLEMLER 12 1 7 8
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATIN TUĞALP AKDUĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 250,055 277,640 184 208 208 775 7979

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 45 34 36,50 30 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe eabeECCDcCcabbBADBCACBDdaCdBEAbbDecBaDcC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECeACDAbc               

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik Ec BAa aDE CC  C DD A                   

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen ada  ecbDEb Cee C De

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 3 0 25
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,843 277,640 165 189 189 648 6944

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 49 24 43,00 36 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdaDABbcBAeADCCEBdECCADEeceDEbAacBCDbDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAE eac aDeAaECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik   CC EDC cA  ccED d     A               

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen    E   b  C         

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 1 1 8
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YİĞİT TURHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,343 277,640 157 181 181 586 6381

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 51 18 46,50 39 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABc   C DCCEBcECeAebBceDEbAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bBcAEb  b      ECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik   CC EDC EA DDb    B  b  D D      D     

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  aed     DC   CE    

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 4 1 33
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN DELİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,718 277,640 85 97 97 154 2453

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 78 21 72,75 61 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdBDABbDBACADCCEBEECCcDEBAeDEEAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBcAEADecdCDAACECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAEDdEEABDDEEcdEB                    

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen cbdEDCadEDbBCDbEeDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 3 1 25
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,998 277,640 89 102 102 159 2483

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 78 23 72,25 60 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AeBDAaADBACADCCEeEECCca BcBDcbAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB AcADCcBCDAACECD       

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B aCAEDCdEABDDEED  B B B    D   Ac dd DB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen dadEbCB dDbdCDCEBDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 5 0 42
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AKAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,493 277,640 195 226 226 885 9391

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 5 12,75 32 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 28 6 26,50 22 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe A  DAa      DCCEaE   A  BA bE A e   bD  

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal           CDe  E DDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik     A DC  A     D                       

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen    E     D     E    

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 7 3 35
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 0 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SAĞLIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 257,528 277,640 178 202 202 721 7589

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 44 19 39,25 33 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACaDAaceacCADCCEBEEaCcDEBAeDEbAEBBCaeDaC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bBAAEdDa BCDeACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik       D      c  a                       

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen           C      D  

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAY ÜNAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,535 277,640 149 173 173 518 5770

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 56 24 50,00 42 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEcBdCCD ec DdBADBdACBDaaaBeEAbEDeABcaAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC    Ac DbaeADCEbD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAE CD  CC BCcDD  B B                

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Eb    DbDE a   Ed  D

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 5 1 42
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE DEVRAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 257,478 277,640 179 203 203 722 7594

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 45 23 39,25 33 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEcaEeCD CAB ABA BdAC DCcCBBEAEED bBdccC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEb Aee E eea ADCECc     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik ED  A   DE CC Ba                  d     

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen  e     CcE       dbc

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 5 60
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,615 277,640 25 25 25 37 602

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 31 0 31,00 78 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 94 15 90,25 75 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe dCBDABA aAC DCCEBEECCcDEBbeDbdAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bBAAEbDCbBCDeACECDDa     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAEDC EA DDE DBEB BEBADCDDC  ABDE  DB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BDAEDCBAEDCBCDCEdDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 11 0 92
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER YÜZSEVEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,485 277,640 81 91 91 140 2216

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 79 19 74,25 62 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCDACABbbBADBdACBDCaCBBEAcEDebcEDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEbAACDAEBDAaCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEdCDEACC B     AB B c  DEDBc bBD AE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen bd B  c D      EdBcD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 3 1 25
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 2 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU NOZOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,610 277,640 80 90 90 138 2205

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 27 0 27,00 68 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 78 15 74,25 62 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCD CA  ABADBCACBDCabBBEAbEDeABdDeC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEaAAeDdcBDeCCADCEbD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEECDEACCEBCDDD ABEBDBE   D         

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen cd    bCDE     EC  D

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,570 277,640 50 54 54 76 1251

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 86 14 82,50 69 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEbBECCDACA DcBADBCACdDCaCBBEAbEDebc    

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAAebAEBDACCcDCEbD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDD AEECD ACdEBCDDDC        DEDBA   DAAE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EA BB DCDEADCBBEbBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 5 55
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 1 67
PROBLEMLER 12 5 0 42
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE VARDARLI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,798 277,640 171 195 195 682 7280

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 5 17,75 44 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 43 9 40,75 34 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEE ECCDACc eABADBdAC D aaBB            

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECcA DcdBDA      C      

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik Ea  AE CDEACC B      B      DE B        

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen                   D 

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 5 3 25
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 2 0 17
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ MERT ÖSKEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,990 277,640 124 144 144 327 4093

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 68 30 60,50 50 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABceBAC aCCEBaEaCAcEBbecEEA BBaaCDaC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal dBcAEADeEdCDeACECDDa     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDC EABDDEEcdEBDa B                

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  edEbeBddDC CabEeDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 5 2 42
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ARSLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,180 277,640 180 204 204 731 7665

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 8 17,00 43 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 44 22 38,50 32 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe aacBECCD CA eABADedACBDbaCBBE           

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEbcAeD cBDc  dDbEdD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik ED  AE CD ACb B bDD  B                  

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen a   a ebD      E B D

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 8 3 40
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 4 1 33
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AYAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,130 277,640 112 128 128 258 3468

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 71 25 64,75 54 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEcBdCCDACABDcBAaBbACBcCcaeBEAEEDeccEccC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAcCcAE DdCCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik bDD Ac C dACCEB   D           DBA  BD   

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen cba BdDCDEAbCBBECBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN GÖKBUL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,388 277,640 158 182 182 591 6435

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 49 11 46,25 39 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEb ECCDAC   ABAD CACBDCaa BEA cDBcBED C

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal  E  AC eEBDAaCA CE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik c   AE CD  Cd    DD  B                  

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen d     D         eB  

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 3 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 4 0 33
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,675 277,640 98 113 113 207 2998

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 74 22 68,50 57 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe eEEeECCDcCA DcBADBCACdDCaCBBEebEDBABEDcb

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC ACDAcdDdCCADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAE CDEACdEBCDDD  e B B   E  A   D   

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Eda  CbCDd bd BEd DD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 1 67
PROBLEMLER 12 6 1 50
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÖNGEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,313 277,640 32 33 33 49 725

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 95 25 88,75 74 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABADBACADCCEeEECbAaEBAeDEbAEBBbcCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal aBAAEdDCdBCDeACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDCcEABDDEEeBEBeBEBADCDbCaCABDEAADB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BbdEaeBdEaCBeDbEBDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 10 2 83
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 1 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ECE KESKİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,593 277,640 21 21 21 32 534

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 5 4 4,00 40 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 26 9 23,75 59 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 96 18 91,50 76 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AbBDABADBACADCCEBEECCAcEeABDEEAEBBaaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEADCbBCD ACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B dCAEDC EABDeEd eb DBEBADCDDCaCABeEAd e

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BbAEDCBdEDCBeDCEBDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 9 2 75
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 4 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ŞEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,085 277,640 97 112 112 206 2981

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 74 21 68,75 57 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEbBECCD CAaDABADBCACBDCabBBEAbEDecBEDeC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal cEC cC A BDAaCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAE CDEACC B D DCAB       dD A      E

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen E b  ebCcdADCdddCeDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 5 0 42
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,638 277,640 71 78 78 114 1910

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 81 18 76,50 64 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABADaAC DCCEeEECCbaEacBDEEAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal aBAcEb ed CDcACECDDa     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAdDC EABDcEED EB BEBAD      ABD     

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  DdED  AEDC CDCEdDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 7 0 58
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KARA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,965 277,640 91 104 104 169 2572

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 77 22 71,50 60 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBaAB DaAC DCCEBEECCcaEBceDcbAEBBaaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBcAEADCcceDAACECDDa     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAEDC EcB DEEe  BDBEBADCDD   AB      

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen   dEbCBAdDC   bEdDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 10 0 83
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE GÜNSEVER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 235,043 277,640 192 222 222 837 8722

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 37 22 31,50 26 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACeDAaA  Aa bCCEacdCCcacBAe Eb  BBCaCD C

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal     EA  c CDbeCECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik   CC a C  A    ac        D              

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen e  be   ED    C     

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 6 55
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,120 277,640 115 131 131 269 3613

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 68 15 64,25 54 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CE BECCDACAB ABADBCACBDCaCBeEAbEDBbcbDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAAC AEBDeCCADCEbD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAE CDEACC B   D  B B                

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen  c c Cb b     cEb aD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 4 0 33
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR SEZGİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 155,005 277,640 204 235 235 998 11007

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 2 4,50 11 25,90 25,95 20,74

Toplam: 120 5 2 4,50 4 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AbBcA AD                                

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 2 2 10
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 0 20



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ LAL POLAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,148 277,640 153 177 177 561 6160

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 50 9 47,75 40 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABA  A  DCCEBEECdADcBcebEEAEB     BC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal           CD   EC Da     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik a d AEDC EA DDEE    b  B DCD          D 

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen B   D   E  B        

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 4 60
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 5 1 42
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ MERCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,960 277,640 170 194 194 681 7272

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 19,31 19,08 12,96

Toplam: 120 44 12 41,00 34 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe eEaBECCD    ebBADBCACB CDaBBa EED ABda C

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAA DeEBDACeA CE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik Ec  AE  DE e                            

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZDEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,025 277,640 150 174 174 523 5852

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 53 13 49,75 41 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABb  Ae DCCcBcEeeADEBABDEEAEcBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal      Ae   CDeACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik   CCA D   A            B                

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  DdEaC A  C a C  D B

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 2 0 17
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEREN ŞENDURAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,788 277,640 23 23 23 34 558

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 95 15 91,25 76 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCDA ABeABADBCACBDCabBBEAEEDeABEDAb

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC AeDbEBDeCCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEECDEACd BCDDDCAB B BEaDEDBA CBD  E

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen E a BecbDEADCBdECBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 9 1 75
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 0 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ARSLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,058 277,640 169 193 193 670 7150

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 49 31 41,25 34 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe eacaECCD  A  AdADBbAeBDCaacBEAbEbedeEc d

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEe A  ebBDbaCADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik ED aAE CDEACC  C aD         c  a        

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Ed  aeDCDE    eEeBD 

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 2 1 17
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY BAŞARICI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 251,945 277,640 182 206 206 759 7889

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 6 20 1,00 3 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 7 20 2,00 5 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 51 54 37,50 31 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEcBcCCDACAceABADBdACBDeaCBBEeEEDdABdDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal abbAdabcEeedddAbbaCD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EaD AbcdDddeb Bbacbedaacbcd  ED         

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Eebaa aCcEdDC eEeBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 3 0 2 0
PROBLEMLER 12 1 10 8
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞU KOÇAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,690 277,640 95 109 109 185 2725

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 76 22 70,50 59 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEaBECCD eA DA ADBdACBDaaCBBEAEEDBcBEecC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECA CcdbBDeCCADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAE CDdACC B DDDCABE   Eac DBA      E

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen cd  aCDCDd  CBcEbeDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 8 1 67
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN ÖZCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 440,800 277,640 6 6 6 6 133

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 104 16 100,00 83 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABAeBdCADCCEeEEeCADEBAeDEEAacBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEADCEBaDeACECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEcADCDDCdeABDEAADB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BDAEDCBAEDCBdDdEBDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 1 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ÖZHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,783 277,640 103 119 119 224 3169

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 71 15 67,25 56 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdBDABA BACADCCE EEeCceEB BDbEAEBBCaCcBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal  B       Bae  CECD       

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAdDC EABDDE   E DBEB D    d ABDE  DB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen    cDCB EDC CbbE DDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 7 0 58
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 1 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU TAŞOLUK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,958 277,640 44 47 47 67 1122

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 88 15 84,25 70 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdBDABADBACADCCEBcECC D B BDbbAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEADCcBCDdcCECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAEDC EABDDE D Ed  EBADeDD   AcDE  DB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen cDdEDC AEDC aDCEBDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 7 2 58
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU UYGAÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,618 277,640 146 168 168 489 5554

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 57 22 51,50 43 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AbB A    AC DCCEBE CCADaBceDEEAEB aaCDBe

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bd AEAD EBCDbeeECD       

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAEDC EAB DE   E    BAD             c

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  adc  edEaCcaDd  DD 

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 4 0 33
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE GÖK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,755 277,640 94 108 108 179 2673

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 24 0 24,00 60 19,31 19,08 12,96

Toplam: 120 73 7 71,25 59 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ceBDABADaACADCCEBEECCADEBABDEEAE BCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB AEdDC BCDecCECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAEDC EA D EED EBDBEBADCD          D 

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 10 0 83
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KIRKGÖZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,115 277,640 128 148 148 342 4306

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 64 18 59,50 50 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEaBECCD CA DABADBCACBDCDbBBEAbEDcbBEeAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC ACDcEdDeaCcDCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik E   A  CDcAdC BC                        

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen aA   CDbDEe CcBEdBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE TEMİZCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,463 277,640 164 188 188 644 6907

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 19,31 19,08 12,96

Toplam: 120 47 15 43,25 36 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACeDAace ACcaCCE EECCAabBbBDEEAEaBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEA ec CDAACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik   Cb EDC dA                             

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,105 277,640 161 185 185 606 6551

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 52 27 45,25 38 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AaBDAde aA eDCCEB EbCA Ec eDEbAEBdaaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB  EdD  BCDeACECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAE C EAB DEcD  a dE        ad       

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen   da     cb   bEeDbB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 1 2 8
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ERSUZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,225 277,640 48 52 52 73 1232

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 87 15 83,25 69 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABADBACADCCEBEECCADEBAeDEbAEBBaaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEADCEdaDeACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAdDC EABDDE D EdDBEB D D  a AcDE A  

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen   dE   dEDC CDCEdDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ACAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,383 277,640 26 27 27 39 605

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 94 14 90,50 75 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCDeCABDABADBCACBDCeCdBEAEEDeABEaAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAACDAEBDeaCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEECDEACC BCDDDCABEB BE  EDc   B    

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen E aBBCDCDddDedBEbBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 10 0 83
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,305 277,640 109 125 125 251 3408

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 70 19 65,25 54 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe bEEBECCD CABeddAeBCACBDaabBBE EEDB    AC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECbAeDAEBDAa ADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDD A  CDEACCEB               DBA dB   E

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen E b aCcCDEADCcecdBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN SU URKUN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,285 277,640 92 106 106 171 2594

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 75 15 71,25 59 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEcBECCDACe   BADBCcCBDdaaBBEAcEDeABE AC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC A DdE DeCCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik ED  A  CDdAC  BCDDDC   B  E   DaA   DA  

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Ed  BCDbDEADCB E eDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 7 0 58
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA TİY AKİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,108 277,640 123 143 143 321 4031

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 64 11 61,25 51 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABAe AC DCCEBEECCADEBcBDEE EBBaabDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB A AD cBCD ACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAEeC  A  D    a  B   D   C    D    B

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen    c   AdD      eDD 

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 2 2 17
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA TORAMAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,543 277,640 46 49 49 70 1164

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 88 17 83,75 70 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdBbABADBcCA CCEBEECCADEBcBDEbAEB CaCDdC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEADabBCDAACECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDC EABDDE DBE  BEBADCDDCa AB      

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen B AEb BddDCeCDCEeDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 1 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ADIGÜZEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,360 277,640 105 121 121 235 3274

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 71 18 66,50 55 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDbBADBACADCCEBbEeCcDEBbeDcEAEBBaDCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB AEd  EBaec CECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAEDC EA  DE D  B    AD D            

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  cdEb BAEDCdCDCEB De

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 4 0 33
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF MEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,738 277,640 78 87 87 132 2145

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 80 21 74,75 62 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AbBDABADBACADCCEBaECCADEeABDEbAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB AEAeCb aDeeCECecb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDC EA DDE De   B BAD D Cd ABDE    

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  b  cCBbEDbBCDbEeDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 5 1 42
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 1 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖVGÜ AMAÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,040 277,640 101 116 116 218 3113

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 71 13 67,75 56 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBaABADB CADCCEcEEeCADEBAeDEEAEBBaa DBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEdDd  CDAACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B C A DC EA DDEE                 dD     

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen    ED  dEDCcCDbEBDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZDEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,575 277,640 147 170 170 502 5652

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25 19,31 19,08 12,96

Toplam: 120 54 12 51,00 43 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdBDABAbaAC DCCEBEEebADbBbeDEbAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal aBAAE DC BCDbACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik  ECC EDC EAB  E                         

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTUNÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 199,525 277,640 200 231 231 937 10061

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 18 10,50 26 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 19,31 19,08 12,96

Toplam: 120 27 30 19,50 16 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACaDAd  cca eCCEBdadd eace bEE EBBaeC cC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal ecAAEce adCDdc EdDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik    CAED   c     c                       

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 9 8 45
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ KÖSEOĞULLARI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 203,245 277,640 199 230 230 928 9951

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 4 11,00 28 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 12,09 12,09 9,66

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 23 9 20,75 17 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCc  c D  A  bAC  C   e            

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BE   a  E DbCC DCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Fen cda  C              

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 3 2 15
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 0 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR GÖNÜLLÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,418 277,640 137 159 159 419 4973

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 59 15 55,25 46 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdBDAeA BAC DCCEeEECCAaEBbeDEbAEBBaaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBcAEAcCdBCDe CECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAEDC bA   E D      B a DDC          

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen          D          

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 4 1 33
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE EBRAR SERT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,955 277,640 163 187 187 641 6886

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 52 36 43,00 36 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AbBeABceaACcaCCEBcECbec BceDcEAaBdaaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal aBcAEcD dBCDdACECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BEdC EaC aA  a    EB         C         B

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  bdEc  bbDC CDeEdDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 9 10 45
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 1 67
PROBLEMLER 12 2 1 17
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AYDIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 159,243 277,640 203 234 234 995 10931

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 5 6,75 17 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 2 -0,50 -3 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 19,31 19,08 12,96

Toplam: 120 8 8 6,00 5 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CacBECCbAa     A c A                    

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal      e d                 

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik b                                       

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 2 0 10
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ÇEVİK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,330 277,640 54 58 58 83 1472

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 23 7 21,25 71 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 32 8 30,00 75 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 88 31 80,25 67 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe eEcBECCDACAdDbBADBdACBDCDbBBEAbEDecBEDcC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal cECbACcdEdD CeADCEbc     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EaDBAEECDdACCEeCDDDCbBEdaBEdDEDBACeBDAAE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EdbBBCDbDEADCBdEbBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 9 3 75
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 1 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE GÜRLER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 422,413 277,640 13 13 13 19 364

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 99 21 93,75 78 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABAeadCcDCCdBEECCeDEBceDcEAaBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal aBcAEADCEBaDAACECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDCEaABDDEEDBEBDBEBeDCDDCabABDEAADB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BDAEbeBAEDCBCDCEBDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 1 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE NAS 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,708 277,640 145 167 167 484 5507

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 57 22 51,50 43 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdaDAcA   C DCCEecEeC DdcceccEAEeBCaCbBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEADC BCD ACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B C AED   ABDD  D                 D     

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen aDAbbdBAEa  C bEBD d

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SMR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,135 277,640 162 186 186 639 6876

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 51 31 43,25 36 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe cCaDABAe cCdDCCdeEECebbdcbBDEbAEeBCDCDcC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal ecccdADCdBCedbeECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAEDC EAe DE D EB B e D DDCd d       

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen      b              

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 7 1 58
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 2 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ARDA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,533 277,640 106 122 122 238 3310

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 70 15 66,25 55 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDAaAc AC DCCEeEECbADEBbBDEEAaBBbDCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEADC BCDbACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CC EDC EA  DE c  B   B D D            

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen   db b AdDC a bEBDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 5 0 42
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ŞERİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,310 277,640 34 36 36 52 781

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 93 20 88,00 73 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEbBECCDACABDABADBbACBDacCBBEAbEDecBdDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEbAACDAbBDACCADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAb CDEACCEBCDDD  BEBDBE DEDBA  BDbcE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EdcBBCbCDEdDaBBEbeDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 1 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTUĞ AKTAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,185 277,640 127 147 147 341 4305

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 66 28 59,00 49 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe bEbeECCDACA    ADBdcCdDCDaBeb EEceABEced

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BdCAACDAEBDeCeADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDacA  CDEAeC B  DD  BEB dE   DcAb B AcE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen  A  BCDbDdAaCc     D

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 7 1 58
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT YAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 212,273 277,640 197 228 228 909 9682

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 7 11,25 28 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 6 -0,50 -5 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 15 16 11,00 28 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 32 33 23,75 20 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe cCBDAcb   a DCCEBEECCcbd                

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bBcc AcCdd         a     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik  bCC dD a ABDDEbcB B caBeDdDcCdCccbbb   

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen Bccc                

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 4 4 20
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 0 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 6 4 50
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 3 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA DALKIRAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,820 277,640 190 218 218 814 8356

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 6 20,50 51 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 38 15 34,25 29 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEcaECCD CABebdADBCACBDC  BB A Eb       

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BE A  cAa                

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik ED BAc CDEAeC  a D           d          

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen   a a   e         DD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 9 1 45
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 2 0 17
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA İĞDELİOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,333 277,640 118 138 138 293 3807

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 67 18 62,50 52 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe eEEBECCD CcacdBADBCACBDCaaBBEAEEDeAcEDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECbACDAE eACCADCEaD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik ED BA  CDEACC B  DD  B B  a             

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Ee  a DeDE    eE d D

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 5 1 42
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM İCLAL HAMARAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,528 277,640 142 164 164 446 5221

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 58 18 53,50 45 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBcABAe ACADCCEBEdCdeDbBce EaAEBBbaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB AEdDCE      ECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDC EABDDE D  B d                  

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  beEcC  E C   d  b  

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 11 8 55
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 2 1 17
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA AÇIKGÖZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,630 277,640 136 158 158 415 4913

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 59 13 55,75 46 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDA ceBcCADCCEBEECdAD B eDEEAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEd   caDAACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik  EdC  D  EA  DE       EB D Dc           

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen           b   dE DD 

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 5 1 42
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA TURGUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,953 277,640 129 150 150 355 4433

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 65 26 58,50 49 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe eaaBECCD CABbbeADBdACBDCaCBBE bEDcAccaAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC A DAE DACCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik ED  AE  DEACC B bDD  e  DB  cE Bd   D  E

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Eda a Dbe d  aBE deD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 5 2 42
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 1 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ALTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,798 277,640 49 53 53 75 1244

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 90 28 83,00 69 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe aacBECCDACABDABADaCACBDCDaBBEAEEDBcBEDcC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEe eaecbeDACCADCEbD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAE CDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAbE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen aeadcebCDEbDCcecdBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 6 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BERKER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,030 277,640 172 196 196 685 7314

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 49 34 40,50 34 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe baEeECCD CAB ABADeCACaDCaaBebAbEceeBEacd

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal cECeA  b  DACCADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDaAa CDEbCC   a D  c B                

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen dd  cabbc b e aECBD 

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 3 2 25
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BESTE HAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,953 277,640 75 82 82 121 2008

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 82 25 75,75 63 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdBDABADBACADCCEBEECCcDbBABDEbbEBBbaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEAaCEdCecACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDC EABDDEEe E  BEBAD DD   A ba   B

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen cbddaCedEDCdeaaEBDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 8 0 67
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 1 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL MARANGOZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,028 277,640 151 175 175 546 6000

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 52 13 48,75 41 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDAB b AC DbCEB*EdCADEBbeDbbAEBBCDCcBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal dB AEb    CDAACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik   CC  DC  A  D  a       A  D            

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen     D    D    Cc  D 

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 2 0 17
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL SU BERBER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 447,863 277,640 2 2 2 2 83

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 105 10 102,50 85 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCDACABDbBADBCACBDCaCBBEAbEDecBEDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAACDAEBD CCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik cDDBAaECDEACCEBCDDDCA EB BEBDEDBA  BDAAa

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EAbBBCDCDEADCBBEdBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 0 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN TOPALOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,708 277,640 82 93 93 145 2313

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 79 22 73,50 61 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEB CCDACAa   ADBCACBDCaaBBEAbEDebcEDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BbCAAC AEBDAaCADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAE CDEACC BdbDDCABEa BEBD D A ad    

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Ed B  bCDEdaCdcEeeDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 9 2 75
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 2 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL KÖSE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,150 277,640 119 139 139 296 3817

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 67 19 62,25 52 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABAe AC DCCE EaCCcadBcBDEbAEBBaaCcBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bB AEA    CD ACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik  ECCAEDCcEAB DE   EB a B   D C  A       

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen eDdcD  dEcCd  CEBDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 5 1 42
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL NAZ KARIKSIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 446,278 277,640 3 3 3 3 90

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 105 11 102,25 85 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal dBAAEAcCEcaDbACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDCEEABDDEED EBDBEaADCDDC CABDEAADB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  DdbbCB EDCBCDCEBDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 10 1 83
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 0 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,808 277,640 72 79 79 117 1947

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 82 23 76,25 64 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEcBECCDbCAaebBADBCACBDCaCBBEAbEDBABcDcC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal       Ddd Dd  ADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEEdDEACCEBCDDDCbBEB BEBDEDBA  BDAAE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen ddb  CcCDEAaadcEdBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 1 67
PROBLEMLER 12 11 0 92
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 0 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA İDİL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,488 277,640 122 142 142 309 3961

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 3 4 2,00 20 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 69 31 61,25 51 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBdCCbACeBDABAaBdACBDCabBB AbEDebcdaAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECcA  c eDbCCcDCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDcAE CDEACC cC     B B   aaE aA dBDd a

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen cdD e bCDEADCBdECBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 3 1 25
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 2 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN AKSAKAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,750 277,640 90 103 103 161 2494

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 79 28 72,00 60 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdeDA c BACADCCEcEECCeecBcdDEEAEBcaaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal dBAAEdeCE CDdACECDeC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDC EABDDE D EBDeEB  CDD   ABDE  DB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen caddbCaAEDCBCDbEdDae

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 441,208 277,640 5 5 5 5 129

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 33 0 33,00 83 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 102 7 100,25 84 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe dEEBECCDACABDABADBCACBDCaCBB AbEDBAeEaAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC ACDAcBDACCADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEECDEACC B DDDC BEBDBE DEDBA  BD AE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EAaB CDCDEADCBBECBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 11 0 92
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇEN SÜRMELİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,965 277,640 168 192 192 665 7096

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 48 24 42,00 35 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe dEEBECdD C   eBADadACBDCaaBBEAbEDBAcEDcC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEbAA c d DeaCADCEba     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik     AE CaEAC                            

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen ada    bDEA   BEd eD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 0 1 0
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KARAKAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,508 277,640 73 80 80 118 1953

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 83 28 76,00 63 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdBaABdDBeCADCCEBEEeCcDbBABDbbAEBBbaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB cEc CdBeDeACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B C AdDC EABDDEEDBEBDdEBAD DDCd ABDEb DB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen cadEDCadEDCBCabEcDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 10 1 83
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 1 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ALPARSLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,675 277,640 155 179 179 576 6290

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 54 29 46,75 39 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACaDAeb  AC DCCEBaEeC cdBAebEbA eBCDeDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal aBAAEdD ceCDAACECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B dCAEDC EA  DEdDB B   c      e c       

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen ea cce  cDC   bE D  

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 3 1 25
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 2 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ENDOĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,380 277,640 10 10 10 13 296

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 99 14 95,50 80 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEbBECCDeCABDABADBdACBDCaCBBEAEEDBABEDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEbbAC A  DACCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEECDEACC BCDDDCABaBDBEaDEDBAa BDAbE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Ed BB cCDEADCcBECBDc

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 10 2 83
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 0 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YURTSEVER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,555 277,640 59 63 63 89 1569

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 85 23 79,25 66 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe eEcBECCDACABeABADadACBDCabBBEAbEcBcBaDcC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC ACcA BDeaCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EaDBAE CDEACC BCDDDCABE DdE D DdA  BD AE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EAc  eDbDEADCBBEbdDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 9 1 75
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İHSAN AKTAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,043 277,640 120 140 140 300 3874

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 69 28 62,00 52 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCD eAB A ADBCACdDCaCBeEAbbbecBEDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECbA DAdBDACCcDCEbD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik Eb aAEE DEACC BC DD eB c      DBA aaDAA 

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EdaBce eDd  C cE aeD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 4 1 33
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 2 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA AĞGÜL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,415 277,640 156 180 180 584 6373

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 19,31 19,08 12,96

Toplam: 120 50 13 46,75 39 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCDACAaDA ADaCACBDbaaBBEAEEDeAcEeAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC Ae dcBDdCCADdE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik     AE CDE CC                           

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ DERİN KARTAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,223 277,640 70 77 77 113 1893

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 82 21 76,75 64 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe cCaDABAcBACADCCEBEECCbDEBcBDEEAEBBaaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bBcAEADCdBCDeACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDCdEA DaEED EB B B     be  BD     

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen ccAEaCBdEcCBCDbEBDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 5 0 42
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 1 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK SARIKAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,995 277,640 66 73 73 108 1778

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 83 22 77,50 65 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe eEEBECCDACABDABADBdACBDCabBeEAbEDebBEecC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BcC A cdEde aCADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDD AE CDEACC BCDDDCABE   E eEDBA  eDAAE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen ad  cCcCDEADCBBECBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 8 0 67
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 1 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖZCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,368 277,640 61 66 66 95 1626

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 83 15 79,25 66 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCDACABDABADBCACBDCaCBBEAbEDecBEDAd

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC AC AdBDeCCADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EaDBAE CD ACC BC  D       E bEDBA   DA E

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EdD aCbCDEAba BEbBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 3 0 25
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMNAZ YANAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 416,048 277,640 19 19 19 28 492

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 96 17 91,75 76 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABADaACADCCEeEECCADEBceDEbAEeBaaCcBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEADCaBCDbACECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCeEDCEEABDDEED EB dEBADCDDCa ABDE    

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BaAEbCBAEDCBCDCEBDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 1 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU GÜNDOĞDU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,553 277,640 86 99 99 156 2462

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 77 18 72,50 60 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDAaADaACADCCEcEEeCADEBbebEEAaBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal           CDbACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDC EABDDdEDBEBDBEBADCDaC          

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen d bEc e EDCB bCEdDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,235 277,640 45 48 48 68 1142

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 28 0 28,00 70 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 87 12 84,00 70 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEcBECCDACABDABAaBdACBDCaCBBEAbED cBEDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal      e A  DeCCcDCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBA  CDEACC BCDDDCABEB BEBDED A       

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen aADBBCDCDEADCBBcCeDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 11 0 92
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL CEM KAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,040 277,640 58 62 62 88 1552

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 84 17 79,75 66 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDAB DaACAaCCEBEECCbDEccBDEEAEBBaDCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB AEAD dBCbdACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BEbCAEDCEEABDDE DBEB BEB DCDDC  AB      

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen    bbC dEDCaCaeEBDeB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 1 67
PROBLEMLER 12 11 0 92
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ÖZER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,590 277,640 186 210 210 781 7999

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 38 10 35,50 30 64,61 64,33 47,92

TYT Matematik EDDBAEECDdACb BCDDD ABEBDBE D Dcd  BD   

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen aAa  CbCDEADCc EbeDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 10 0 83
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ERBAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,800 277,640 62 67 67 96 1643

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 83 17 78,75 66 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEE ECCDACA  e ADBdACBDCcbBBEAEcDBcBED C

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEb ACDAcBaeaCADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEaCbdACCEBC D  ABEB dE D DBA eBD AE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen E   BCDCDd DCB ECBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 5 2 42
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 1 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TERZİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,615 277,640 77 84 84 124 2060

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 82 27 75,25 63 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCaACABDcBADBdACBDCabBBaAbEDBcBEDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BddAACDbdBDbCCADCEbD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAdECDEACC B DDDCABEB BEc EDBd   D   

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen cdDBcC CDddeedeEdBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 10 1 83
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 1 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN BAŞAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 440,443 277,640 7 7 7 7 137

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 103 12 100,00 83 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCDAC aDABADBCACBDCabBBEAEEDeAcEDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAACDAdBDeCCADCEaD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEECDEACC BCDDDCABEBe EBDEDBA CBD bE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EADBBeDCDEADCBeECBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 10 1 83
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 0 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ÇORAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,593 277,640 30 31 31 44 649

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 27 0 27,00 68 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 93 13 89,75 75 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCDACABDABADBdACBDCabBBEAEEbcABEacC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal eECAACcAEBDdCCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEECDEACC B  DDCABEB BE   DB    DA  

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen bdDBBCaCDEADCBBECBD 

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 9 0 75
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA KURT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 194,330 277,640 201 232 232 949 10202

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 8 4,00 10 25,90 25,95 20,74

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 19,31 19,08 12,96

Toplam: 120 20 10 17,50 15 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe A e Aa      bCecBcdCd        E          

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Matematik B CCA ba EA D E       EB DCDD           

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 3 1 15
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 6 1 50
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL ÇEBİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,763 277,640 40 42 42 61 1040

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 90 19 85,25 71 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDAebeBACADCCEBEECCADEBcBDEEAEBBaaCDdC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBcAEdDC BaDeACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAEDC EABDDEED EBDcEBADCDD   ABDE  DB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  aAEDeeAdDbaCDeE DDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 10 1 83
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ ASLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,853 277,640 43 46 46 66 1098

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 87 10 84,50 70 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdBbABAD cC DCCEBEECCAaEBABDEE EBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEADCEBaDeACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCcEDC EA DDEE BE DBEB D   C          

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen B AEDCBAEDCeCDCEaDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 8 0 67
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LALE TEKİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,135 277,640 87 100 100 157 2477

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 79 27 72,25 60 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCDAbABcdBADBdACBDCaaBBEAEcDecccDdC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC e DAEBDeCC DaE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDaAE CDEACdEB DDDCABEBDBEB  DBA  BDAAa

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Ecbaa  Cad bCdBEC cD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 1 67
PROBLEMLER 12 12 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 0 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 436,405 277,640 8 8 8 8 174

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 102 13 98,75 82 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe  EEBECCDACABDABADBCACBDCaaBBEAbEDeABEDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECcACDc BDACCADCEbD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAE CDEACC BCDDDCABEdDBEBDEDBA eBDAAE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EADBBCbCDEdDCBBEbeDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 11 1 92
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 1 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHDİVAN YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,925 277,640 189 216 216 812 8348

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 42 30 34,50 29 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe eEEBECCDcCAa ABAaBbACBDCDaBBEAbbbeABED C

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEadceDbaee aCeDCEeD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik cD  Aa  DE ed    a b                    

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen a c   cC        C   

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 2 8
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALP ARSLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,848 277,640 177 201 201 702 7389

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 15 12 12,00 30 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 50 40 40,00 33 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AaaDbBc  da DCCEB EdCAedBbBbEEAEB   C   

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal beAAEbe EeaDAcaECDaC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CC EDaadcBDDEcDBaaDd Bc   Dae dB      

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen cebdaCeAc     CEBDb 

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 5 55
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 5 3 42
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 2 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÜVEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,178 277,640 125 145 145 330 4145

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 65 18 60,50 50 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDAB e AC DCCcBEECCADdBbeDbEAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bBAAdA Ca CDb  EC        

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECC EDC EABDDE D Ee B BADC D           

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  DdEaC bEcb a    D  

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET HAN AKSAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,210 277,640 35 37 37 53 811

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 92 17 87,75 73 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABADaACAeCCEBEECCADdBAeDEEAEBBaaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEADC BaDeACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BEbCAEDCEEABDDEEccEBDBEB DCDDC  ABD* A  

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen   cEDCB EDCBaDbEdDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 1 67
PROBLEMLER 12 11 1 92
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TÜTÜNCÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,773 277,640 63 68 68 97 1644

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 83 16 79,00 66 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABc BACADCCEBEECCADEBbBDbbAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB AEdDCdBCDe  EC D      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDCEEABDDE D EB            ABDEA Dd

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BDAEbCBAdcCBCDbcdDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 3 0 25
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK AKŞAHİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,590 277,640 96 110 110 192 2808

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 73 13 69,75 58 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CbEBECCDAC BD  ADBdACBDCaCBB AbEDeAcE  C

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC ACD  BDeCCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDD cE CDEACC BCDDDC B              D   

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen E a cC CDEdDCd EbBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 12 5 60
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 6 0 50
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BERDİBEK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,615 277,640 12 12 12 17 350

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 99 18 94,50 79 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCDACABDABADBCACBDCaCBeEAbEDBABcDee

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC ACeAd DcCCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBaBEBDEDBA CBDAcE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen beDBcCbCDEcDCdBECeDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 6 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS AĞAÇBİÇER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,695 277,640 99 114 114 211 3041

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 4 5,00 50 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 28 11 25,25 63 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 78 40 68,00 57 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCDAbAaDABADBbbCBDaaaBBEAbbbecBbDdC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal cEbAACbAEBDeeCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik cDecAa CDEACCaBCDDDCABEBDBEcDbDBdddeDAAE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen ddbccCaCDE DaBBcdBDa

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 9 11 45
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 1 67
PROBLEMLER 12 11 1 92
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 3 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ÇARKCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,013 277,640 88 101 101 158 2482

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 76 15 72,25 60 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEdECCD CABDABADBCAdBDC aBBEcEEDBccEeAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal eEe Ae bEBDeCCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAE CDEAC  B DDDCb                   

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EA  BCDCDdADCBeECBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 5 0 42
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÇALIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,340 277,640 159 183 183 592 6439

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 15 10 12,50 31 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 55 36 46,00 38 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe dacBECCb CA eAddaBCACBDCDaBB AEEDBcBcc C

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal eEC A  eEBe CCeaCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik ED BAc CDaACd BC DD  BEc d cDc a  ed    

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen dcD Bac DEd e ecCd D

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 5 3 42
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 2 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METE BOZDAĞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,035 277,640 39 41 41 60 1033

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 92 27 85,25 71 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABcDaACADCCEeEECCADEcbecEbAEBBCDC BC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bBeAadeCcBCDeACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDCEEABDDEEDBEdDBEBADCDbCCeABDEAADB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BcedaCcedDCBaDCEaDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 10 2 83
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 6 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEVA KAYMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,928 277,640 116 132 132 270 3621

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 69 20 64,00 53 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEaBECCDACAaccBADBaACBDCaCBBEeEcDeABEDcd

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC A DAcBaACCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBA  CDE CCEB DDDC BE  B  eED         

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen cd  a D D      cbd D

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 8 0 67
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,108 277,640 56 60 60 85 1510

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 86 25 79,75 66 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AbBDABAe ACADCCEBEECCeaccd Dbb   BCDCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEADadBaDeACECDDa     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDCEEABDaEEDBEB BEBADCDDCCCABDaA   

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen dDdEbedAEDCaCbeEcDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 10 7 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 412,048 277,640 24 24 24 36 589

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 96 23 90,25 75 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCDeCA eABADBbAbdDCabdBEAEEDecBdedC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEbAACDAEBDdCCADCEbD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EdaBBCDCcdADCdBcbBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 6 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ARDA EKSİL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,978 277,640 37 39 39 55 886

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 93 24 87,00 73 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABADBACADCCEcEECCADEBbcbEbAEBBaaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEAeabBCadACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDCEEABDDEEDBEd  EBAD DDCdCABDEAADB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen cadEbeBAEDbdCabEBDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 1 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA BAYBARS KISA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,500 277,640 27 28 28 40 624

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 95 20 90,00 75 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEbBECCDACABDdBADBbACBDCcadBEAEEDBcBEDcC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAACeAdcDeCCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAa CDEACCEBCDD  ABEB BEBDcDBA aBDdAE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EADaBCaCDEdDCBBEbBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 2 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN KOCA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,433 277,640 196 227 227 899 9543

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 -0,25 -5 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 31 22 25,50 21 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdBDAdA  Ae DCCE ddCCeDacAcbEbAEBBCaCaBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal Ce Ad   a C           c  

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik   CC  D   A    ae        D       a    b 

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen    a                

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 2 0 17
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ MERTEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,283 277,640 60 64 64 90 1579

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 86 27 79,25 66 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACeDABAeBAaADCCEBEEdCAeEaAecEEAEBBCaecBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bBbcEA CccCDeACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEeC EABDbEEDBEBDBEBADCDDC CABDE  DB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BaeEDCBbEab CDdcBDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,813 277,640 132 153 153 363 4496

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 62 14 58,50 49 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe edEBECCDACA eABADB ACBDCaCBBE EEDBABdDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal cEb      BDeaCADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEECDdACC BC  D      B     c   dD   

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen        e E    BE  cD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 2 85
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 3 0 25
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 1 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR DOĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,948 277,640 141 163 163 442 5195

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 58 17 53,75 45 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACaDABAD AC DCCEBcbCCceEBABccEAaBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB AEcD  BCDcdCECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CC  Dd EABDDE c E   Ee                

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  a E          b  D B

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 3 1 25
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİŞAH DEVECİOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 226,915 277,640 194 224 224 863 9100

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 19,31 19,08 12,96

Toplam: 120 33 16 29,00 24 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBaAd    C DCCEBEaCd acBA bcEAEBBaaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal Cd  Ec db CD A ECeDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik   Cd                                    

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 10 8 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEYİR NAZ YOKUŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,173 277,640 154 178 178 573 6269

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 54 27 47,25 39 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABbD cCADCCEBE CCAe BceDEbAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bB AEc  E CDd CEaDDa     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik   CCcEDC aA D Ece    c           d      

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen abdEbea dDC  Ddc D B

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 1 1 8
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YATIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,663 277,640 185 209 209 780 7994

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 4 10 1,50 4 19,31 19,08 12,96

Toplam: 120 43 26 36,50 30 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdcDABd acC DCCEBbECCebcB BDbEc BBCaCcBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CcAAEADCEBCDecCECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik   bCbdDd  A eaE         b     ed a      

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 0 2 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN ODABAŞI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,418 277,640 148 171 171 503 5659

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 56 20 51,00 43 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AbBDABADa CADCCEBEECC DEecBDcb EBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBA bdDaEdCDeACE DDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B bdAEDC aAcD EE  d  e B D        c     

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen          c     E   B

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 3 2 25
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER İLTER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,113 277,640 38 40 40 58 1000

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 90 18 85,50 71 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCD CABDbBADBCACBDCabBBaAbEbBcBEcAb

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEa ACbAEBDdCCADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAE CDEACC BCDDDCABEBDBE aEDBA CB    

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EAD BCbbcEAbCdBECBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 11 0 92
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN GİRGİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 445,110 277,640 4 4 4 4 98

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 33 0 33,00 83 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 104 9 101,75 85 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABADBACADCCEBEECCADEBAeDEEAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBbAdAcCbBCDAACECDDe     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDCEEABDDEED EBDBEBAD DD  CA DEA D 

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BDdEDCBAEDCBCDCEcDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 18 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PİRAYE ŞENTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,518 277,640 134 155 155 378 4668

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 64 27 57,25 48 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdBaABAeBACADCCEBEEebADEBbBDbEAEBBaaCD C

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal dB cE D c CDAACEdDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCA De EAdDbE D EB eb  D   C          

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  adabC edDCdC bEBDaB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 6 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 4 2 33
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÖZDEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,485 277,640 131 152 152 360 4455

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 62 15 58,25 49 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe dEEeECCD eA  bBADBdACBDCabBeE EbDcAcEaAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BE   CDA BD              

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBA  CDEACC B DD  ABE DB    DB    D eE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen E    CcCDE  a  E  DD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 7 0 58
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,653 277,640 31 32 32 48 718

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 93 17 88,75 74 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACaDAcAD ACADCCEeEECCADcBceDEEAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB AEADeEBCDecCEdDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDCEEABeDcEDBEBDBEB DCDDC  ABDE    

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BD EeCBdEDCBaDCEBDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP UÇAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,653 277,640 47 50 50 71 1188

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 87 14 83,50 70 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe A BDAB DBACADCCE EECCADEccBDEbAEBBaaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEA C BCedACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik eECCAdDCEdABDDE   EBDBEBADCDDC  A DE    

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BD bb  AEDbBeDCEBDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 11 0 92
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELIM DEMİRCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,615 277,640 175 199 199 693 7351

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 50 38 40,50 34 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe dEcBcCCDAacBDbBADBbACBDecCBB AEEaBbaEceC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAAbDdddDA   DCEeD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik dbD Acd DEbCCE                          

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen cdaBeecbDEecaaaEbdDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 7 60
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ÖZVERDİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,283 277,640 110 126 126 252 3410

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 14 0 14,00 35 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 69 14 65,50 55 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdBDABADBACeDCCEBcECCdaaabBDEEAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEADCdBCDAdCECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik     AEDC  AB DEE   B B   D D     B      

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen   eED a  DC   bE D  

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 5 0 42
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,303 277,640 69 76 76 111 1858

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 81 16 77,00 64 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEbBECCDACAaDABADeCACBDCcaBBEAbEDBcBEeeC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal cECbACDAd DAaCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDD AE CDEACCEBC            DEDBA   DAdE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen c  B  bCDE DCBBECBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA SU YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 420,908 277,640 14 14 14 20 391

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 98 18 93,50 78 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe eEEBcCCDACABDABADeCACBDCaCBBEAbEDBcBEDbC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEacACDAcBDACCADCEbD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAE CDEACCEBCDDDCABEBDBEd EDBA aeDA E

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EdDBBCaCDdADCBeECBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 2 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERVAN YÜKSEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 237,875 277,640 191 220 220 829 8592

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 19,31 19,08 12,96

Toplam: 120 38 22 32,50 27 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEcBECC  a   ABA BaAdBDCaa B A bDBccEe C

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAA adaBD C ADCEbD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik ED  cEa ed e     b  e  d    DE          

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 10 6 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 3 0
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ ÖZBEK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 210,428 277,640 198 229 229 913 9745

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,09 12,09 9,66

Toplam: 120 30 27 23,25 19 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe dbcebCCabCAaeABADBdACaDCaaBeEeEbDccBEecd

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAAeebbeDACCA  Ea      

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL BAKIROĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,065 277,640 113 129 129 261 3528

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 70 21 64,75 54 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEcBECCD CAe ABADBCACBDCaaBBEAbEDeABEedC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal cECAACeAEBDACCADCEbD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDD AE CDEAC  e  DDC B    E   D A d     

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen bca B bbDdd    cCBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 6 0 50
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 1 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERDOĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,520 277,640 139 161 161 427 5027

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 61 24 55,00 46 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AbBDAabecACeDCCEBEEaCADEBbBDEEAEBBCDCD C

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal ec Add aE CDbbCECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAcDC aA D EED    BEB D  a           

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen   ddae  EDC   dE DD 

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 18 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 5 1 42
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA KURNAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,800 277,640 181 205 205 748 7783

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 46 33 37,75 31 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe eCBDABAeaACdDCCEBcaCaccdacecbEbEBBaDCDBe

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEADebcCaeeCECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B d AEDd EA D b c                       

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  bd b    aC   b   DB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 0 2 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE VURUCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 251,088 277,640 183 207 207 764 7920

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 43 24 37,00 31 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDeBbbBAC bCCEcaECdceacceDEbAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal aB AEdD bBaDAcCECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik d  C  D   A   EE       c D              

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen   cc                

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 1 17
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KURBETOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,075 277,640 29 30 30 42 633

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 95 20 90,00 75 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBaABADBACADCCEBEEeCADEBbBDEbAEBBaaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEbDCdBCDeACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BbCCAdDCEEABDDEdDBEBDBcBADC DC  ABDc AD 

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen cDAEDCBAdDCeaaCEBDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 1 67
PROBLEMLER 12 10 1 83
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA TEKİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 165,088 277,640 202 233 233 986 10804

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 19 8,25 21 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 12,09 12,09 9,66

Toplam: 120 13 20 8,00 7 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdeDABA  bC DCCEcbdeadbce BccEAdce a c  

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal a                        

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 5 12 25
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK DEĞİRME *İ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,908 277,640 102 117 117 221 3161

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 74 28 67,00 56 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEcBECCDdCABDcBADabACdDaabBBEebcDeABEecC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEaeA DAdBDeaCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDD A  CDEACd B DD  AB B BE DEDBA  BD A 

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen cAa BCaCDEdDaae  BDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 7 0 58
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA TUNA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,428 277,640 107 123 123 249 3397

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 70 18 65,50 55 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDAB eB CADCCEdEECCADEBbeDEEAEBdbDCDdC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB AdADCcBCDeACECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAEDC EA DDE c                       

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen   dEDeBcEDCBCbCEaDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE ÖZTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,828 277,640 114 130 130 263 3540

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 71 26 64,50 54 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEaBECCa CAaedBADBCACBDCabBBEAbEDebBdDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAAacAEcDeCCADCEbD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAE bDEACC B DDD AB   e    D         

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EAD  CcCDEbbaceEbeDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 5 1 42
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞRA DERE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,998 277,640 57 61 61 86 1514

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 85 20 80,00 67 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDAacDBACADCCEBbECCeDEBcBDEEAEBBCaCcBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAA d eEaaDecCECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCA DC EA DDEED EB d B D  DC  ABDEAADB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BD aDCcAEDCdCDdEdDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 6 1 50
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 0 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VELİ  Ö*L 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 435,905 277,640 9 9 9 9 179

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 101 10 98,50 82 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCDACABDABADBCACBDCaCBcEAbcbBcBEDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAACDAEBDeCCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAE CDEACCEBCDDDCA EBD E DED A   DAdE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EADBBCDCDEADCdeE BDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
Y*MUR  *L AN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,718 277,640 143 165 165 457 5271

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 59 22 53,50 45 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEcECCbcCA DABADBCACBDCaCBBEAEEDBbBdDcC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEbAA ecbcDACCADCEbD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik cDD AE CD ACC     D                     

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Ed     bDEb e aced D

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 2 0 17
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ AVKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,395 277,640 84 96 96 152 2422

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 78 21 72,75 61 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCD eA  AaADBCACBDCabBBEAEEDebcEeAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEe ACecEBDACCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAE CaEACCEB DDDCABEBD  BDEDd        

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Ec    DCD eaCcBdbeeD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 9 1 75
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ İNCE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,495 277,640 74 81 81 119 1954

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 83 28 76,00 63 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdeDABcDBACADCCEBEECCAeEccBbEEbEBBaaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEADbcdCeeeCECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B bCAEDC  A DDEEcaE DdEBADCD    AcDEdADB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BaAbDCBAdDeBCDCEeDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 8 2 67
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 0 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ VAROL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,518 277,640 111 127 127 256 3446

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 72 28 65,00 54 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEecCCD CAaDbeADBdAdBDCaCBBE EEDeABdaAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEbAACDAbBDdCCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEEbDEdCC e bDD A Ec  E   Dc   d    

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EAb cCbbDdAaCBdEC DD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 5 2 42
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 1 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KIZIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,440 277,640 121 141 141 303 3914

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 66 16 62,00 52 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdBDABADaACdDCCEcEECeADcBABDcEAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bB AEbD ddCDdACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAcD  EABDDE   EB BEB D D            

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen         acC      DD 

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 8 0 67
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR OTCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,555 277,640 188 213 213 807 8312

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 41 27 34,25 29 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe eEEBEeCD C  e  ADBdACBDdDbBeEebbbdAccDcd

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEa A DA  DeaC D E D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik cDDeA ECD  eC B                    B    

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen ad e  b D   e  EC   

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 8 12 40
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,408 277,640 108 124 124 250 3400

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 71 23 65,25 54 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdBDABAbcAC cCCEcbECCceEcAeDEEeEBBCaCcBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB AEADCdBCacACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAEDC cA DDEEe   DB BAD DDC    D     

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen   AEaC ddDC aDCE D e

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 7 0 58
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AKTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,093 277,640 28 29 29 41 632

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 94 16 90,00 75 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABAD ACdDCCEBbbCCADEBcBDEEAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bcAAEA C BCDecCECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BEbCAEDCEEABDDcED EB BEBAD DDC  ABDEA DB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BDAEbCBAEDCcCaCEcDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 1 67
PROBLEMLER 12 9 0 75
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN TURNA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,413 277,640 160 184 184 597 6485

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 51 20 46,00 38 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCD C   ABAaBdACBDCDCBBE EEDecBE cC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BdC Ae Ad DbCeAD EaD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik cD  Ad CDEdC      D  B                  

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen de Ba  Cb      ad DD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 3 0 25
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 417,850 277,640 16 16 16 24 454

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 7 3 6,25 63 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 98 22 92,50 77 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe bEaBECCDACcaDABADBCACBDCabBcEAbEDBABEDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEbAACDAbBDACCADCEaD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACeBDAcc

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen cdbaBCeCDEeDCBeEdBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 1 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT OKAN OĞUZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,360 277,640 126 146 146 333 4182

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 63 11 60,25 50 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCD CA    ADaCACBDCaaBBEAbEDecBEDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal B bAAC AEBDAaCADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBA  CDEACC BCDDD  B  D Ea            

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen        bc           

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 7 1 58
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUŞA BİLAL PİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 417,638 277,640 17 17 17 25 459

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 98 22 92,50 77 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AbaDABcDBACADCCEBEECCbDEBcBDEbAcBBCDCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal dBcAEADCEcCDAACECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDCEEABDDEEDBEaDBEBADCDDCdCABDEAADB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BcdaDCBcEDbdCDbEcDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 1 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,168 277,640 93 107 107 172 2602

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 78 26 71,50 60 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABAecACADCCEeEECCADEBAebcEAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bBAAEdDCcBCDeACECDeC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B dCAdDCEEABDDEEDBEB B Be         b   D 

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen cbdEabcAEDCdCaaEaDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 6 0 50
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 1 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ERTEM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,533 277,640 41 43 43 63 1045

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 89 16 85,00 71 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe dEcBECCDACABeABADBCACBDCaaBBEAEEDcbBdeAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC eCeAEBDeCCADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAE CDEACCEB D D ABEBDBE D DBA a  A  

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EdDB CcCDEdDCB ECBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF POYRAZ BULUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,903 277,640 173 197 197 688 7324

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 46 21 40,75 34 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdBDAebeccC DCCEBEECC DEBceDEbAaBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBdAEADeccCDdACECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik   CC EbC      Ece                       

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen     c               

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 0 1 0
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF SİNAN TÖRÜN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,308 277,640 55 59 59 84 1503

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 84 16 80,00 67 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AdBDABADB aADCCEBbECCADEBABDEEAbe baCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal aB AEADC BCD  CECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAEDCEEABDDEED ad BE  D DDC eABD     

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  bdEbaBdEDCBCDCEBDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 6 2 50
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA SOYLAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,295 277,640 166 190 190 656 7026

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 19,31 19,08 12,96

Toplam: 120 46 14 42,50 35 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe AbBDABA  AC  CCEBEEeCeDEBcBbbbAEBBaaCDBd

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bB AEAD  cCDAACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B b e DC  A   E          D              

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 2 0 17
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BAKIR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,988 277,640 167 191 191 659 7045

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 49 26 42,50 35 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBcCCbACcabABADBCACBDCDaBBEAbEDccBdaAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal aEeAAeDcbBDbCCADCEbD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik Ee BAa  Da eC  a                        

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen c       D      E ec 

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇOLAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,158 277,640 135 156 156 394 4747

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 62 21 56,75 47 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDb AaBAaADCCEBcECC DcBABcEbAEBBa eDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal dBcA bDCcBCD AeECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCb DCEEA DDE D Ed  EB D   C          

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen   ebee        C  DDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 6 60
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 5 1 42
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KABUCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,733 277,640 65 72 72 103 1684

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 83 18 78,50 65 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABADBAacDCCEeEECCcDEcbeDEbAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB AE     CDbAeECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik d CCAEDCEcA DDE a EBDBEBADCDDC  ABDE  DB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen Badb    EDC CDbEBDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 11 0 92
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 0 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ KURNAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,608 277,640 130 151 151 358 4447

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 61 10 58,50 49 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe  EEBECCDACA e BADcCACBDCaaBBEAEE  bBEceC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal B  cA    B     DCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik E D Ab CDEACC BCD D ABE   E             

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen E      CDd D   ECBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 6 0 50
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYD  KARAMÜRSEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,563 277,640 193 223 223 861 9078

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 36 28 29,00 24 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe eaEBECCD ad bA AcBCAeBDCaaBBaAcEDdbBcccd

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECcA Dc BeeaaecCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik     A  CD   C   b D A       c           

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen   a               D 

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 10 10 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 2 1 17
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,128 277,640 51 55 55 77 1325

Katılımlar: 205 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,90 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,78 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,09 12,09 9,66

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 16,65 16,48 11,41

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,66 2,60 1,55

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 19,31 19,08 12,96

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,56 1,52 0,96

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,92 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,84 2,81 1,75

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,32 7,20 4,56

Toplam: 120 86 16 82,00 68 64,61 64,33 47,92

TYT Türkçe cdBDABADBACADCCEBEECCcDEBAeDEEAEBBbaCDdC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bBAAEADCEdCDAACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDCdEA DDE D  B    AD      AB d  D 

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen cbdEDCeAEDCBCDCEBDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 3 0 25
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AÇELYA KEKLİK 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,318 277,640 7 85 85 127 2075

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 17 0 17,00 43 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 79 15 75,25 63 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABADBACADCCEBaECCbDEcAeDEbAEBBCDCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bB AEA Cb CDeACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDC EABDDE  BEB                    

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen cDddbCBdEDCBCbCEcDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 4 0 33
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SERDAR BAĞCI 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,870 277,640 14 118 118 223 3165

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 71 15 67,25 56 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe AbBDAB    C DCCEBEECCADEacBDEEAEBBbaCDBe

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB AEA  bBCDAeCECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAED  dABDDE      B  AD    a  B EA D 

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen   AEbCBeEDC aa  eDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 3 0 25
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 1 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ OSMAN DOKUZLAR 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,265 277,640 3 51 51 72 1230

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 88 21 82,75 69 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCDACA DABADBdACdDCaaBBcAcEbeAB    

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BdaAACDAdeDAdCcDbEaD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEECDEACCEB DDDCABEBDdEBDED ACdBD   

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EADcBCDCDEADC BEdeDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 8 8 40
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 1 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARGEŞ ÖZDEMİR 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,228 277,640 2 34 34 50 751

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 94 23 88,25 74 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABAeBAacDCCcBcECCADEBbeDbEAEBBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CedAEADCEBCDdACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDCEEABDbdEbBE DBEBADC DC bABDEAADB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BaAEaCedEDCdCDdcBDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 10 0 83
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 0 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY KOÇAK 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,420 277,640 19 157 157 401 4821

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 60 15 56,25 47 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCDACA DABADBbACBDCa cBEAbEDB BEacC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEb A  cE DeaC DCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik ED  Ac CDdACb B          B              

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen E     D DEd Cc ECBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 2 0 17
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİS DURNA 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,433 277,640 15 133 133 276 3680

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 67 13 63,75 53 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCD CA  ABADBdACBDCaCBBEAEEDBABcDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEa Ae c BDACCADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik  D BAE CDEACC B  D   B   d      d       

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Ed    cCD d C dECd D

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 3 1 25
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİSU AZAR 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,520 277,640 26 219 219 826 8561

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 18 10 15,50 39 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 42 38 32,50 27 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe AbBDAedbadCAbbCEBEaddccEc cDEEAbB      C

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal decdEcDCbB               

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDa EABDedEDacd    ADb D      ccADe

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen dadcDC        d  De 

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 8 7 40
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 1 67
PROBLEMLER 12 3 4 25
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 1 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DOĞUKAN SOLMAZ 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,265 277,640 23 214 214 809 8327

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 42 31 34,25 29 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe AdBaAa eaACADCdEBcECCAb BcebEbAEBcaebDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal dB AEAc beCD  CECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik   dCAdb   A                             

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen   ecb  bEDb b aEBD B

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 10 9 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT AYKANAT 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 225,460 277,640 28 225 225 868 9163

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 1 11 -1,75 -4 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 38 39 28,25 24 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe AbBDAcc  be cCeEBcECCAaEeAeDEbA e CaC B 

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAeEbDedcCDeACE DD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik  aad b    d  b   B  a  c   b    d    e  

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  adcbC AE C C dEcca 

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 11 7 55
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 0 2 0
PROBLEMLER 12 1 3 8
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 2 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLAN       YILMAZ 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,253 277,640 24 215 215 810 8328

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 43 34 34,50 29 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe AdBDABAD ACdDCCdBdbeCecEBeecEEAEBBbaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bBcccADCEcCDbeCECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik   be aDd aA  ba   c                     

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen    db    bb   dE D d

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 7 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 0 2 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR PARLAK 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,443 277,640 1 26 26 38 604

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 5 22,75 57 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 37 0 37,00 93 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 93 12 90,00 75 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCDACABeABADBdAC  CabBB   ED     d 

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAACDdcBDACCADCE e     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAE CDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBA  BDAAE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen bADBBCbCDdADCBBECeDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 7 4 35
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 0 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA İNCİ ESİN 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,588 277,640 11 95 95 150 2414

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 77 17 72,75 61 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe CEbBECCDdC aDABADBCACBDCaCBBaAbEDBbBEacC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEabACDA  DeCCADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik ED  AE CDEAeCEB DDDC cEB  E DE          

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Ed  B cCDEdDC BECBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 8 1 67
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT TANRIÖVER 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,605 277,640 16 136 136 284 3760

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 71 33 62,75 52 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe eEEBECCD CcBDbaADBdACBDCebdBEAEEDBcBEecb

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECbAacecdaeCCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDD AE CDEACC BeD D  BEd  E DED A  aD AE

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EdD dCaCDde deeEdBcD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 6 1 50
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBO 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,105 277,640 5 70 70 101 1669

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 84 21 78,75 66 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe ACeDABADaACADCCEBEECCcaEBcBDEbAEeBCaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bBAAEADCbBCDAACECDDe     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAEDa EABDDEEDBEBcBEBAD DDd  A c AADB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  adEb  b Db C d  DDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 10 1 83
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 4 1 67
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM MENEKŞE 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,513 277,640 18 149 149 354 4403

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 63 16 59,00 49 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCDACeaDbBADadACBDCaCBBEebcDBABEDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC ACcA BDeadADCE D     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDbBAE CDEACC B DD  AB    E  c          

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen  d                DD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 5 0 42
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK GÜLTEKİN 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,328 277,640 13 105 105 170 2590

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 22 0 22,00 55 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 76 18 71,50 60 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDABAe AC DCCEBbECCADEecBDEbAEBBaaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal bBAAEAcCEBCDeACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAEDC EABDDEED EBD             DE  DB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  a ab eAdbC C eEBDDe

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 4 0 33
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 244,613 277,640 22 212 212 803 8259

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 16,93 19,08 12,96

Toplam: 120 40 20 35,00 29 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe AbBaABdeBAaAbCCEcEECCADEBAebbcAEBBaDCDcC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal dccAEAeCdc     ECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik   C   D  EA     D                       

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET FİDANCI 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,705 277,640 8 86 86 130 2102

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 80 21 74,75 62 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe AbB ABcDBACADCCEBcEC  DdBAeDcbAEBBCaCD C

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB AEb  dBCDA CECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B CCAEbCEEABDDEEDdEB BEBA  D a CAcD AADB

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen BbcEbe  E C CDeEBDDd

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 10 6 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 6 2 50
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 5 0 83
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR BATI 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,543 277,640 27 221 221 833 8658

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 16,93 19,08 12,96

Toplam: 120 36 14 32,50 27 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCD    DABADBCACBDCa BB AbEDeABcDAd

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal c C AeDc BD a            

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik ce  c  aD Ae                            

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ALİ ÖZBAYRAM 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,565 277,640 4 65 65 91 1611

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 85 23 79,25 66 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEcECCDACAaDbBADBCACBDCaCBBcAbEDeABEDeC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAA DAEBDeCCADCEbD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik ED BAEcCDEACCEBCDDDCABEBaBEBDEDBA       

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EAadcbbC dde  eEdcDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ERKİŞİ 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,445 277,640 17 137 137 285 3770

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 66 12 63,00 53 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBaABee ACADCCEBEECCADEBABDEbAEBBaaCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB A    EBCDAcCECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik   CCAdDCEEABDDE                         

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen B dE   AEDC a bEB e 

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELMİN ECE ELARSLAN 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,843 277,640 6 71 71 102 1679

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 84 22 78,50 65 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe CEceECCDACABDcBbDBdACBDCaCBBEAbEDBcBEDcC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECcACcbEBDeCCcDCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik cDDBAEECDcACCEBCDDDCcBEBD     D A       

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen EAa cCDCDEdDaBBECeDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 5 75
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 0 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE GÜNDOĞDU 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,480 277,640 9 88 88 135 2166

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 79 19 74,25 62 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBaAabD Ae DCCEBcECC DEBceDEbAEBBCaaDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CB AEA  c aDbACECDD      

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik BECCAEDCEEABDDEEc EB B BADCDDC   BD     

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen  adED cdEDC CDCEdDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 14 5 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 1 0 17
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN GÖKKAYA 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,923 277,640 25 217 217 813 8349

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 43 36 34,00 28 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe Abe  ddeaACADCCcBEECCcbEcceDEbA eaaaCD C

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal aBAc AcaE CDe  ECDDb     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik B C  dD   A  DEc     c B D  c d         

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen cbdcaC A D    dceDDB

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 7 9 35
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 3 2 25
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ DEMİR 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,078 277,640 10 92 92 143 2292

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 78 17 73,75 61 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe aEEBECCDACAaDABADBCACBDCaaBBEAbEDBccEecC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BECAAaDAdBDdCCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EDDBAEEbDEACCEBCDDeC BEBDBE     A  BD   

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen Ed      D      Ed  e

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 3 2 1 67
PROBLEMLER 12 10 1 83
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 3 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ YILMAZ 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,568 277,640 12 98 98 155 2461

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 78 22 72,50 60 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe CEcBECCDACABedBADBCAbBDCeC BEAEcDBABd AC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEC AaDAEcDbCCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA

TYT Matematik EbD Ad CDEACC BC DD ABd  BE   DeA ac    

Cevap Anahtarı A EDDBAEECDEACCEBCDDDCABEBDBEBDEDBACCBDAAE

TYT Fen bde ceDCDE DCBdECBDD

Cevap Anahtarı A EADBBCDCDEADCBBECBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 6 1 50
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 2 2 33
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EFE BİNGÖL 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,703 277,640 21 172 172 515 5758

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 2 15 -1,75 -9 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 58 30 50,50 42 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe ACBDA    AC DCCEBEECCADEBAcDcEcaBBCcCDBC

Cevap Anahtarı B ACBDABADBACADCCEBEECCADEBABDEEAEBBCDCDBC

TYT Sosyal CBAAEAeCdeaDdACECDDC     

Cevap Anahtarı B CBAAEADCEBCDAACECDDCAEDAB

TYT Matematik d CCbdD  EA DDE be       DCD            

Cevap Anahtarı B BECCAEDCEEABDDEEDBEBDBEBADCDDCCCABDEAADB

TYT Fen eacbaCabaeC a dccaa 

Cevap Anahtarı B BDAEDCBAEDCBCDCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 16 4 80
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 4 1 33
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2025-2026 SİRİUS TYT DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYDIN 0 Mezun-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,005 277,640 20 169 169 493 5584

Katılımlar: 28 236 236 1015 12034

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 26,29 25,95 20,74

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,12 3,22 2,46

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,92 2,12 1,52

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,03 2,95 2,35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,80 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,92 12,09 9,66

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 14,93 16,48 11,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,00 2,60 1,55

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 16,93 19,08 12,96

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,14 1,52 0,96

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,43 2,87 1,85

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,62 2,81 1,75

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 6,20 7,20 4,56

Toplam: 120 57 21 51,75 43 61,34 64,33 47,92

TYT Türkçe CEEBECCD CAa bBADBCACBDCaCBBEAEEDBcBEDAC

Cevap Anahtarı A CEEBECCDACABDABADBCACBDCDCBBEAEEDBABEDAC

TYT Sosyal BEe AeeAb DACCADCECD     

Cevap Anahtarı A BECAACDAEBDACCADCECDDEABA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 0 17
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 6 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
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