
SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,140 294,800 121 149 314 1365 11846

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 55 23 49,25 41 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDcCABc  a  Ad DDAAdDBCDACDDACCeBDadAbaD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CbDBdeaA  DEDBbBeaAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik               BcD             DD  BAE   

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E DCDEaECbE BdedD ED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
*IDMC * EK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,666 294,800 77 92 190 654 6162

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 75 23 69,25 58 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDEeABDCEeCEAdADDAACDBCDAbcDACCbBDDBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CcDBBcedbbDEDBABdEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECdDDCBCCA C  BBDDDa ED     E D         

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EcD eEeEe a BecBDbED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA  A 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,087 294,800 106 131 277 1067 9535

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 18,83 19,01 13,86

Toplam: 120 63 23 57,25 48 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe cDcCABD  d  AdccDAACDBCDACDDAdCABDDBACEb

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal e DBdadAdaDEDBdBdEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCBaCbCCCbBaDDDECEDcEebDE DD        

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,469 294,800 27 36 73 245 2722

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 2 32,50 81 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 87 6 85,50 71 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADD EAEC E DBACEDBDECABeDBACCADDbADC  

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CBB ED CDE ABEaBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BD  CACCd DD CE E DAEDDE EDDDBBD  D  B  

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CD E E EACEdd DB DEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,377 294,800 137 168 358 1730 14785

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 47 23 41,25 34 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDcecBD aa  AccDbAACDBCDACDbAbCcBDadACaD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CEDBB CAbccEDBABdaAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik dC D Cd CAC  aB   D    D   D            

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen        b            

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,157 294,800 101 126 267 1014 9089

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 66 32 58,00 48 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDEeABDCEd bed DDAACeBCDcbDDACCABDDcdCED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal a DBda dcbeEDBABCdbC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik bC D CBCCeCC  BBDDDcC  c da E D b B E C 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E bde CECe  BCbBDCdD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,407 294,800 105 130 275 1053 9385

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 64 27 57,25 48 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDcd bbdcCDBeeEDBDaCABDDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DcCeBaabbCDE ABaCBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B bCCACbBC D CE    c DD    DD           

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D Ed eEeCECc DdeDde

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN S 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,378 294,800 29 39 80 272 2971

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 89 19 84,25 70 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDcCABDCEa EAEADDAACDBCDACDDACCABDDaACEc

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C bBBBCc aDEDBABdEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDbCBCCACC bBcDDDEdE   A  ECDDbDBeEBCD

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E aC EaECeEDde BDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,314 294,800 147 180 382 1967 16460

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 18,83 19,01 13,86

Toplam: 120 41 21 35,75 30 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe cDEeABa  d    ecDAdCDBCDACDDACCeBDaaeCEb

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal a bB eCb ccEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik bC D  B CeCC eB  D                      

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALANUR A 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,778 294,800 149 183 389 2019 16785

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 39 18 34,50 29 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAAD  bA  a C BACcDBDECABbDBbCCADebADCBe

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b aBBaEcdCDEDdBadB A     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik  a  C      e C                          

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen           E         

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMRE EDİZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,373 294,800 97 120 254 990 8960

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 65 26 58,50 49 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABD cdbcbdcDDAACDBCDACcDACCABDDBeCE 

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal d bBe    eDaDB BbEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECcDaCBCCACC bBBD DE a        D  DB bB  

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E DCbEdE AE ca  DdcD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 435,674 294,800 7 9 17 54 855

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 102 14 98,50 82 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDdadecA ADDAACDBCDAbDDACCABDDBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CcDBBBCAEDDEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEbbCBCCACCCbBBDDDECEDDEADDECDD DBAEBCD

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EdDdDECECeEDBC  DCEb

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,679 294,800 52 65 134 449 4498

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 80 14 76,50 64 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAdA b   DBACEDBDECABcDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DECBBa bdCDEDAB bBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B   CACCBCba CEC cDAEDDECaD DB   cDD    

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen   dEaED  CECB D A EC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,027 294,800 92 113 236 835 7684

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 70 27 63,25 53 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe eDECABcdcae ddADDAACDBCDACDDACCABD cACEb

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CcDBeaCb cDEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC DDCBCCACCCcBBDbDcCEc  A        B     

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E DdDceE eE Bee bCdD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,647 294,800 20 28 57 178 1950

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 95 19 90,25 75 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDCEBCEAEADDcACDBeDACDbACCdBDDdAeED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CdDaBBCAEDDbDdABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCBCCACCCDBBDcDECEDD ADba  D D A BCa

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EBDbDcCECdEbBCABDCcD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGÜNE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,106 294,800 154 188 399 2135 17460

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 39 30 31,50 26 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABD cae  b DDbcbDBCDcdcD CeeBDDBcaED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DaeaCd bD eB BeEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik dabb CB b Cb a                          

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E D D  E e   C  De  

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,683 294,800 102 127 269 1032 9244

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 4 23,00 58 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 15 1 14,75 74 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 59 8 57,00 48 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe C AD AEAbC E cBA EDB  CA  DBAC bDcC  CBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b  B   b CD  ABEdBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B   C   B  DEC     A           D    C EA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen Cc E E EACECB DBADEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,309 294,800 133 163 348 1674 14304

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 4 25,00 63 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 46 14 42,50 35 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAdA  c  DBceEDBDE     BACCAD CADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal         beD DABEdBeA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bb CCe CBC D CEdd      Ed  D            

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen               bB D  

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,541 294,800 122 150 316 1372 11913

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 52 9 49,75 41 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDcecBD  d  AEADDA CDBCDACDDACCABDaBACaD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C D   C   DEDBABCEAd     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik  C D C   AC  cBB    CE                  

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen   D    Ee           

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFENUR DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,822 294,800 118 145 305 1297 11427

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 57 23 51,25 43 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BaECABeCEaCaedcDDAACDBCDACDDcCCeBDDBAaEa

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C bBBBCAcacbDBeBbEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik  CEDDCaeC CC  BB     ED  A    D         

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen        c      c bCE 

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI ACAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,122 294,800 86 103 214 740 6873

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 70 14 66,50 55 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADb EdECaECDBACEDeDE    DBACCADDbdDCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b CdB   dbDEDABEbB A     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCCACeBCDDECECEDDAEDDE EDD            

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen             BDDdc EC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,918 294,800 99 123 260 998 9009

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 65 28 58,00 48 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDCbd aAdcDDAACDBCDA DDAdCABDaaeCaD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CcbBBaacEaDEeBABCEdC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik  C D Cd   C CaBc D  d    A    De D  E C 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E DaDECECAb eeABDCdD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,072 294,800 131 161 344 1652 14127

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 52 37 42,75 36 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe bcAbDcdcc BcdcBACaaBDECAcbDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal   CeB abbCcEDABEbBCb     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BD CebCddC D Cc d b  D  b   D           

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CD Ed DdeCEee Dd ebC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE  *ĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,192 294,800 61 74 152 498 4897

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 79 18 74,50 62 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEcEb EdcBACE BbECA DDBACdADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DbCBBacbdCDEDABEdB A     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B C C  C CbDECECE  AcD    DDDB D DD  B A

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CaBEdE  eCECB DeADEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,861 294,800 40 51 104 340 3526

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 87 23 81,25 68 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDcddE dECDBACcDBbECAcDDBACdADDCdDCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal bbCdBBbaAC E ABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbC CACCBCDDECECE DAE DECEDDDaB bDD  BEA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen eDaECEbEeCEC DbBcDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU TURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 417,080 294,800 16 22 45 148 1663

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 98 22 92,50 77 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDCEcCEAEADDAACDBCDAbDDcCCABDDcACEb

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CcbBBBCAdaDEDBABCaAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCBCCACCaDBBDDDcCEDDEADaECDDCDBAEBCD

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EaadeEaECeEDBdceDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,106 294,800 60 73 150 488 4824

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 79 16 75,00 63 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECA DCEBdcAEADDAACDBCDAeDDACCABDc ACE 

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBB  ec DEDBdBdEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDb B CAC  bBBDDD CE D eDDECD    AE   

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E Dd EdEebE BCc DCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,163 294,800 98 121 256 993 8980

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 64 20 59,00 49 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABcCEcCEAdADDAACDBCDA DDACCABc aeCED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal d bce CcbbDED* BCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDbBCCACC DBBcDDEC          DC BA  d 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen dd    dE            

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,391 294,800 42 53 108 356 3689

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 83 10 80,50 67 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEAc dE aBA EDBDECABDDBACCADDeADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CeB  bACDED BECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCCACCBCDDECECE DAEcDa E  D  D       A

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen Ce E ED e ECB D  DEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,346 294,800 34 45 92 294 3096

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 89 22 83,50 70 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe aAcDbAEAEbaaCDBACEDBDcCABaDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DbCeBB DdbDcDeBECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBD        

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CDadCEDEceECBDbabDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,695 294,800 28 38 77 252 2762

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 91 22 85,50 71 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe cDECABDCc  cA ADDAACDBCDAbDDACCABDDeACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CbbBdaCAacDEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDbCBCCACCCcBBDDDECEDDEA DECDD DBAE Cb

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EdadbECECeE BeeeDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,804 294,800 59 72 148 475 4701

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 81 23 75,25 63 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDceABaCcc  AE DDAACDBCbACDDACCABDDBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DeecCdaebbDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC DDCdCCACCCbBcDDD  EDDEA    DD D cE d 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EdD bECECeEDBCAdDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 412,712 294,800 19 27 55 172 1894

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 30 9 27,75 69 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 96 22 90,50 75 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDeEdCcAEADDAACDBCDAbDDACCcBDbBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CbDBBBCAdbDbDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDbCBeCACC bBBDDbECEDDEAbDceDDbDBAEBCe

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EaDCeECECAE dCABDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,899 294,800 82 98 202 716 6710

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 72 21 66,75 56 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CdADDAEAcbdE DBACEDBDECABDDBACdADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal e CBBac  CDEDeBaCBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbC C CbB bDECE    A  DE cD  a D    C   

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  baECEbE CECB bdAbEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 433,090 294,800 8 10 20 63 940

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 100 9 97,75 81 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDCE CEAEADDAACDBCDAbDDACCABD BACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBBaCA DDEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDbCBCC CCCDBBDDD CEDD ADaECDD DBAEB D

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen Eaad E ECeEDBdABDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERNA KARAMOYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 182,773 294,800 158 192 409 2588 20660

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 14 0,50 3 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 18,83 19,01 13,86

Toplam: 120 22 36 13,00 11 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe bdecD     c  eBACaDBDcCc  DaACCcDbbdeCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal abdedecc  cEeceaeBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik  be a e d bD  c E                       

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,930 294,800 30 40 82 274 2992

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 88 17 83,75 70 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDeEAEecECDBACEDBDECAcDaBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DcCBBBcacCDEDABaCBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbCbCACCBCDDECE EDad       DDBBD  D C   

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CDaECEDEeCECB DBcDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,479 294,800 48 60 123 406 4106

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 82 14 78,50 65 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe cDECABDCEcCEAEADDAACDBCaACDDACCABDDBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBBaCA  DEDBeBCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCd C CC  BBDDD Ca        D bD A    

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EcDCbEaEe E dCAdDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORAN UMUT KURGAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,188 294,800 113 138 291 1217 10861

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 60 30 52,50 44 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CbADDeEAEecdCDBACEDeeaCAdcDBACdADebAaCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b aeBc bcaDEDABEbBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbCCCeCCBCbDECE E       C               

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen eDBEeEDEeCEec D    C

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,847 294,800 94 116 244 873 7960

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 70 30 62,50 52 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CdADDAEAECeEdaBAeEDBcECABcDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal e CeB EbeCDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B   beC BdcD CEC D c D E    DB DCDDe dEA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  bdE aedeaEdd bcbDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 444,355 294,800 5 6 11 32 566

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 105 15 101,25 84 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADbAEAECdECDBACEDcDECABaDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DECBBBabdCDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbCCCACbBCDDECECEDcAEDDECEDDDaBDbDDDCBEA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CDBECEDEAeEeBDDBcDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,557 294,800 119 146 307 1336 11698

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 56 24 50,00 42 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CcADDeEAbba CeaACaDBbECA bDBACCeDD  eCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b CeaeEcdCDED Ba B A     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BD CCbCC C D CE   b         D  D DD C   

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D EC D   E   bcADdC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,386 294,800 138 169 360 1749 14901

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 48 31 40,25 34 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CdAbDb bcda  DBceEDB  CAa cBACdeDD    BD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b ddBcacACDdDABEdBCb     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BcCCC CCc  D    E           DB      C   

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen bD EC caeCEeB DdcDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU KAŞARCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,594 294,800 140 171 364 1762 14986

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 1 3 0,25 3 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 15 13 11,75 29 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 51 42 40,50 34 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CcbDbcddc e bDBAeEaBbECABbDBcCdeDDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal bdCBBe aAbDED BaCBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCC eCbcCbDEC C  bA bbECc Dacd  cD d   

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen ae E c  e Ee  b    C

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEFE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,342 294,800 129 159 337 1536 13105

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 50 15 46,25 39 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDaCABc dd  Aa D AACDBaDACDDACC BDbaACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal Cb cB CA  cEDBeB EAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC DD BCCAC  bBaD                       

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen    C   E         b  

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,456 294,800 112 137 289 1192 10577

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 62 35 53,25 44 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CcADbAdAdCdbdDBcecaeDECABaDBACCADDdbDCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b aBdebaACcEcABaCBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BD CCACaBC DE   d  A    C D D  D    d  A

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CacEeEedeCEed DBADEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,791 294,800 120 148 311 1351 11773

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 57 29 49,75 41 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADbbEA ee daBAeEDBDECA DDBcCdADcCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b aBBc  cCccbABcbBCd     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BD  CeC dCDD CE E  A   E  aDD           

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen    EaEb eCEed DdADEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,324 294,800 41 52 106 351 3621

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 85 17 80,75 67 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAbDDAdA eddCDBACEDBDECAccDBACCADDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal e CeBB bcCD DABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B CCCA CBCDDECE ED AEDDE EDDDaB  bDDC E 

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen e  ECE dACEeB DB DEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,108 294,800 78 94 194 666 6214

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 73 16 69,00 58 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BaEeABD Ec EAEADDAACDBCDACDDACCABDDaAC D

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C  BBad  bDEDBABCcAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCBCCeCCCcBBDDD  E   Ac             

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E D eEaECeE BCe bC  

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,784 294,800 67 80 164 534 5213

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 78 19 73,25 61 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAdA edbCDaACEDBbECABDDBAC ADD ADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b CBBBabcCDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BaCCCACCaCDDECE    c DDE  D DB D    C E 

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CDcECEDbe Eed Dd D C

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,130 294,800 38 49 100 327 3432

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 86 17 81,75 68 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAA DAdAEC ECDBAeEDBDECABDDBACCeD CADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DcCBB acACDEDbBaCBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbCCC   BC D CECE DA c E EDeDBBDbDDcCBEA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D EaEc ACECd DdADEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 0 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT HALİLOĞULLARI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,685 294,800 114 140 295 1253 11120

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 54 7 52,25 44 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDC a c   DDAACDBCDACDDACCABDaBACEe

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CbDBB CAaeDEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC D CB   C                             

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen        E            

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CARTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,360 294,800 65 78 160 529 5162

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 79 23 73,25 61 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe cDceABDdE CabEcDDAbCDBCDAbDDACCABDDBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBeaCAEaDEDBeBCE C     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCBCCAC Cacc DD     E b ECDD DeAaBC 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E DCDE EeAE dCc DCdD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,729 294,800 100 124 262 1004 9035

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 65 25 58,75 49 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDdace A  DeAACDBCDACDDACCABDDBebaD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBeaCAEbDED  BCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC DDCBCCACCC BBD D C     b d D         

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EdaeD dEe   cdcdbdbD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,375 294,800 109 134 283 1088 9715

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 19 9 16,75 56 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 64 31 56,25 47 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CbA DAcA  cdCDBACEDeDECABDDBeCdADD    BD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal bbCBBBdcbCDED dEbBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BeCCCACCaCbDECE dDbA DcECcDaDad         

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D EaEeEeCded b  D C

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 419,563 294,800 13 18 37 130 1530

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 97 16 93,00 78 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDceABDCaaCEdEADDbACDBCDAbDDACCABD  ACaD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CEDBBaCAE DEDBdBCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCB CACCCDBaDDDECEDD ADDECDD DBAEBCD

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EcaebECECAE BCcBDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,677 294,800 37 48 98 318 3331

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 15 1 14,75 74 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 84 8 82,00 68 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEAECcECDaACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DcCBBBaDACDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B CCC Cb CcDECE   aA D  C               

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CD ECE EeCECB D ADEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,562 294,800 108 133 281 1076 9587

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 17 10 14,50 36 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 66 37 56,75 47 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECAcDdEcecAEeDDbACDBCDACDDbCCABDbBeCED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal a DBdBCd bDEDBABdEAb     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCdCCeCC cBBbDDcCaDc A    e bb      

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen Eda bEeECeb ddceDCcD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,466 294,800 143 175 372 1832 15437

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 18,83 19,01 13,86

Toplam: 120 43 15 39,25 33 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe C ADDAEAE dEC BcCcDcDaCA  DBdCCAD CA   D

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal  baBBabb CD DABc BCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bc  C C B bD    E          DDa          

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,491 294,800 75 90 186 644 6080

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 73 14 69,50 58 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEA acEdDBACEDBbECAe DBACdADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DbCBBB DACDEDABEbBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bb CCACCdCDD C  E  A  D C D D           

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen    E  b  CEed DdADEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR SERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,215 294,800 130 160 339 1539 13121

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 54 32 46,00 38 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADD EA aab DBcCEDBDaCABaDedCCADDCdDCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b deB Ec dDEDbdEdBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbdCCAC BbaD  E    bd  E   D            

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen dD EC b eaEeB bdcDcC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,959 294,800 128 158 334 1457 12568

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 53 22 47,50 40 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDaeABDCEc  AdADDAACeBCDdCDDACCdBD  eaEb

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C bBdcCA cDEDBdBCaAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik  C e CBCd C  DB  D                      

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E    ECE e   eAdD cD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ATAMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,006 294,800 134 164 350 1679 14332

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 18,83 19,01 13,86

Toplam: 120 46 14 42,50 35 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABa  a  edbbbAACDBCDAbDDACCcBD  ACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C *BBa A  DED  BbEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC D CBCC bC         Ee  A              

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,438 294,800 33 44 90 287 3035

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 86 9 83,75 70 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEAE  ECDBACEDBDECAeDDBACCADDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D aBBc  d DEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDC CACCBCbDECECED A          BD DD   EA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D ECEDEeCECdDD cDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,939 294,800 45 56 114 375 3857

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 86 25 79,75 66 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BaEeABDCEdCdAEeDDAACDBCDACDDACCABDceACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C bBBBaA cDaDBdBdEbC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCBCCAeCCaBBDDDECEDDEbbDEaDD DBAE   

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E DCeEeECeE Bd dDCbD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,639 294,800 116 143 301 1286 11345

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 56 20 51,00 43 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADc dAEda  DBACEDB aCA bDBeCCAD CADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal   aBB c cCDED  abBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B C CeC BC D C   e A  Daa   Dc          

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen    E Eb eCE B D cDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 0 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,913 294,800 74 87 179 587 5717

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 76 21 70,75 59 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEAbdaEdDBACEDBDECABbDBACdADDbAe BD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b CeBaE ACDEDeBECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbCCCACCebDDECE ED A  DE    DB          

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen eDaEdEbEACEed D ADEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 455,347 294,800 3 3 5 18 299

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 107 8 105,00 88 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEAE cECDBAeEDBDECABDDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CBBa bACDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCCACCBCcDECECEDDAEDDECEDDDBBDbDDDC EA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CDaECEDEACEeBDDB DEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,144 294,800 117 144 303 1293 11401

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 59 31 51,25 43 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDEeAcDC decAEdDDAACDBCDACDDACCbBDc cbED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal acDBB  dcccEDBABdEdC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECED CdCCdCC  BB  DcCEDD d              

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E D cEaECe   ecdbe b

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN ADI *MAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,044 294,800 47 59 121 401 4054

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 84 19 79,25 66 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CbADDcEAECcECaBACEDBDECABDDBeCCADDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DbCdBBaaACDEDABadBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCCACCdCDDECECEDDAEDaE    DBBDCDDDCB c

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen    E   aeeEe      EC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KASİMİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,337 294,800 14 20 41 140 1591

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 97 18 92,50 77 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDcCcBDCEab AEADDAACDBCDAeDDAdCABDDcACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CdDBBBCAEbDEDBABCaAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDd eCACCbDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAc C 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen Ea CbECECeEDdCABDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,956 294,800 83 99 204 723 6798

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 74 30 66,50 55 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe bAADccddbedEaDBACEDB  CA  DBACdADbbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal      BEcACDbceBEbBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BaC CACCBCcDECcCE DAEDDEC  DDB Db DDCBEA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen aadEeEcEeCECB DacDdC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ASİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,538 294,800 150 184 391 2047 17001

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 42 34 33,50 28 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAbbDcdAdecadDaACEDcbECAabDBACdbecCAbCBc

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b CBea e CDEDABbCBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B   CdCbd De Cb    c    C               

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D EC     Ee  ac    

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,049 294,800 142 173 368 1788 15153

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 49 36 40,00 33 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDbEAEbecCcBAeaaBbbCAB DBbCdADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DbadB Ea CeEDABadBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bb  CbCeeC b C     A  ba    D    e      

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D ddaD  aEe  Ddceb 

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,702 294,800 12 16 33 115 1418

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 97 14 93,50 78 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDeEAcCddCDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CeBB DcCDEDbBEbBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BD CCACCBCDDECECEDcAEDDECEDDDc   DDbd  A

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CDBECEDEAeECB DBcDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,261 294,800 70 83 170 552 5387

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 78 21 72,75 61 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDcdAECcECDBACEDBbECAeDDBbCCbDDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CBBabedCDEDdBaCBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B CCC  CBCbDECE E DAEDDE  bDDaBD DD CBEc

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen          CEC  bBcbdC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,016 294,800 66 79 162 532 5187

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 80 26 73,50 61 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADD E EedECDBA EDBDcCABDDBACdADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b CBBBbaACb DABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bb CCACddCcDE ECE  cEDDa EDDDcBD  D CcEA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen bbdEeEDaebECd bdADEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,248 294,800 111 136 287 1165 10288

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 61 26 54,50 45 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDCcc  Ad DeAACDBCDAeDDACCABDDdACaD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CbaBBBbe  DEDBABeEA      

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECaDbbB CbCC aBaDDD      A    cb        

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EdD DEeEC   eec bC  

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,621 294,800 44 55 112 363 3733

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 87 27 80,25 67 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADbAdAceBECcBeCEDBDECABDDBACdbDDCAbCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DbCBBaEDAdcEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbCCCACeBdcDECECEDDAEDDECaDDDcB   D C  A

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen dDaEaEDEeCEeBcbeADEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,171 294,800 132 162 346 1665 14212

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 50 30 42,50 35 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADcbEAcbeEdDBAecDBaECe  DBACCADDCAbCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b CBa  aA cbDdBECBCd     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B    Ae B  DcCE                         

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen ea ECEedeCECa bccDcC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,089 294,800 90 109 228 805 7418

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 68 14 64,50 54 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDCbcCEAdADDAACDBCaACDDACCbBDDBeCED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CEDBBBCAEDDEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC D CB C C          E     D  a       d 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E   c CECe   d abC e

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,344 294,800 153 187 397 2127 17423

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 18,83 19,01 13,86

Toplam: 120 38 24 32,00 27 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDaCeBDd e adc D AbCeBCDACcDACCABD      

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal abDBBcCda  E  eBbEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik  CED CeCaeC   B  D  aa          C a   d 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM TEZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 452,438 294,800 4 4 7 21 354

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 107 12 104,00 87 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEAcCcECDBACEeBDEbABaDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CBBBEDACDEDbBECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCCACCBCDDECECEDDbEeDECEDDDaBDCDDDCBEA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CDdEeEDEACECBaDBADEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKINCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,561 294,800 141 172 366 1781 15094

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 47 27 40,25 34 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDcddEbaE DBAeEDeeECABcDBACCADDbdDCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CcBBbccdDEcddcdBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbCCeeCeB DD C dE e                     

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen           E         

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,387 294,800 53 66 136 453 4524

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 82 22 76,50 64 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDEeABDdEaeEdEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBBaCddcDEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik bCED CBeCACC DBBDDD  a c bb ECDD    EB  

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EdDCDECEbdE Bdc DddD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,016 294,800 55 68 140 462 4613

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 6 3 5,25 53 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 83 27 76,25 64 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe eDECABD d bEAEADDAACDBCDACDDACCABDDeACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C bBeaCc DDEDBABdaAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECED CB CACCCDBBbDDaCEDeEAc E DD DBAEade

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EaadDEeECed ceceDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,224 294,800 103 128 271 1037 9292

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 63 22 57,50 48 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADD EAECaaCcBAeEDBeaCABaDBACCAD CADCBb

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CBB c cCDEDABEeBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bb CCACdB  D CE E bA c                  

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen Ca EaE  eCEed Dd DdC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 417,848 294,800 15 21 43 143 1623

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 95 11 92,25 77 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe B EeABDCEa EAEADDAACDBCDACDDACCABDD ACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal d bBBBCAE DEDBABC AC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDbCdaCeCC DBBDDD CEDbEADDECD CDBA  C 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E DC ECECAEDBeABDCdD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,666 294,800 148 181 385 1979 16520

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 41 22 35,50 30 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CcADDbEA  ccec ACEaBbECAaDDBcCCeDDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b CBac aACDEc BEdBC      

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik     C b BC e C     c   a                

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen           E   b     

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GUNEY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 178,039 294,800 159 193 411 2612 20807

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 16 5,00 13 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 18 27 11,25 9 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe eDcC  aC d EAdeb  ebec bA  b C cB  Bdb  

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CED ded  cc   bBdEAe     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik    D  d b C  a                          

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen        E            

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKBAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 486,125 294,800 1 1 1 1 8

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 116 3 115,25 96 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACdADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DECBBBEDACDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCCACCBCbDECECEDDA DDECEDDDBBDCDDDdBEA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CDBECEDEACECBDDBADEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,989 294,800 64 77 158 523 5121

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 77 13 73,75 61 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDC  e AEADDAACDBCDACDDAdCABDDBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal a DBB Cc  DEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECd cCBCCACCCDBe DD      c  ECD   B   C 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E D   CECed dCc DCbD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,194 294,800 25 34 69 227 2526

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 91 17 86,75 72 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDCEdCEbEADDAACDBCDACDDAdCABDbaACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CbDcB CcaaDEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECED CBCCACCebBBDDDECEDD A aECDD   A  C 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EdDC E ECAEDaCceDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 154,505 294,800 161 195 422 2718 21578

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 25 5,75 14 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 2 24 -4,00 -13 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 3 5 1,75 18 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 5 29 -2,25 -6 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 0 11 -2,75 -14 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 22 74 3,50 3 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe caaddaeaEeCEdEbacedCbeCa   bACdAdDcadCbD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal  c Bce b Db DBd bEda     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik bdccDbcabdedecadbebaecbDc    bDbdDB de a

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen  d ac d a d  b db ca

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 3 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 2 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÖNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,796 294,800 124 154 325 1407 12244

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 55 24 49,00 41 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CbADD d  b cCcBAeEDBDECABDeBACCADDCADCcD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal bcCeBecbACDEDABEbBeA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BD CC C BCDDaCd  D A  b   DDDa b        

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen     e     b        e

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,342 294,800 49 61 125 408 4118

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 82 14 78,50 65 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADD E Ed ECDBACEDBDECABDDBACCbDDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CBBaaD  DEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bb  CACCBC D CE EDDA DeE  DDbaBD    d E 

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  e ECE EeCEeBDDd DEe

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,287 294,800 58 71 146 471 4667

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 82 26 75,50 63 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe eaceABDC aeEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBAC  

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal e bBdaCdEbeEDBABCbb      

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDcCBaCACCCeBcDDDcCbDDEA aECDD D AE C 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EBeC ECEeeE BCAeDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JKAMI PHBA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 165,304 294,800 160 194 414 2669 21208

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 4 7,00 18 27,37 27,43 23,51

Toplam: 120 8 4 7,00 6 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BabCABD  d     D A Cb                   

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GENCO 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,804 294,800 123 153 323 1405 12242

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 56 29 48,75 41 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe cDECABDaa  cddADDbACDBbDAecDbCCbBDaBACdD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBcaCd cDbDBABbcAe     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC DDCBaCbCC DBBD DECE c Ab E           

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E D e  E        a d 

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,634 294,800 87 104 216 743 6911

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 73 27 66,25 55 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe eDECcBDCEcbEdEADDAACDBCDAbDDACCABDD ACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CcDeB  dcDDEDBABdEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC cDCBbCAC  cBcbDDE ED  bDDECe  D      

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E Ddb aECec BeceDeED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,537 294,800 151 185 393 2049 17003

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 11 13 7,75 26 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 12 13 8,75 22 18,83 19,01 13,86

Toplam: 120 42 33 33,75 28 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CcADDbbAbbaadaBACEDBDECAeeDBdC          

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal bcddBabDeCDEaABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbdCCbCddbbDbCEeEbcddDDE       D        

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 0 17
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 459,717 294,800 2 2 3 13 206

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 109 10 106,50 89 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECcBDCEcCEAEADDAACDBCDACDDAdCABDbBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CbDBB CAbDDEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDbDBAEBCD

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EeDCbECECeEDBCABDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,586 294,800 39 50 102 334 3480

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 88 26 81,50 68 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe ccdCABDdEeeEAdADDAACDBCDACDDAdCABDcBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CbDBcaCdEDDEDB BdEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDcCdCCACCCcBB DDECEDDEAbDE DDbDBAb C 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EdDaDE ECeEDBdcBDCbD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 2 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,816 294,800 10 13 27 100 1315

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 99 18 94,50 79 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECdBcdEeCEAEADDAACDBCDdCDDACCbBDDBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CEDBBBCAacDEDBABdEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDbCBCCACCCbBBDDD CEDD ADDECDDbDBAEBC 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EdcdcECECeEDBeABDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 241,211 294,800 152 186 395 2092 17202

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 18,83 19,01 13,86

Toplam: 120 37 16 33,00 28 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDcEA bdEaDBACEDBbbbA  aBdCCADcCdDC  

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CdBBcaAd     EdBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik  D C  C B                               

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ZEYNEP KAYAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,160 294,800 115 141 297 1275 11283

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 3 28,25 71 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 54 10 51,50 43 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEAEea CDBACEDB       BACCADDCADCBa

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CBB          EbBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCCeCCcdDD C          C    B          

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen          bEeB b A EC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,370 294,800 139 170 362 1751 14903

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 49 33 40,75 34 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDcecBa  e  ddcDDAbCDBCDAbcD CCABD  cCEb

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C D dcCA bDEDBABdcbC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC DDeBaCACCC B  DD eE   e            d 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen a D badE  bD eccbC  

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAY A 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,973 294,800 72 85 174 557 5409

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 80 31 72,25 60 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe eDECABDCEcdEddAcDAACDBCDACDDbCCABDbdcade

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal d DBBe baeDEDBABCaAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCBbCAC   BaDDD CEeD ADDECDD DBAE CD

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EceeDECEeebDeCcdDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MKAAN AKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,767 294,800 79 95 196 682 6326

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 74 22 68,50 57 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CbADDA d da CDBAeEDeeaCA  DBACdADD ADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DbCBB acdCDEDABaCBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbCCCACCdCbDECE  DaAEDDECEDDDc c  DD BE 

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D E E  eCEdB D   E 

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,351 294,800 43 54 110 358 3694

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 87 27 80,25 67 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDaeABeCadbbAa DDAACDBCDAbcDAdCABD  beaD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CcbBdaCA cDEDBABdEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCBCCACC DBBDDDECEDDEAbDECDDCDcAEBCD

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen Eda DECECdEDBCceDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,910 294,800 31 41 84 276 2997

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 88 15 84,25 70 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDE AcD ddeEdEADDAACDBCDACDDACCABDD ACE 

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C bBBd A DDEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDbCBCC CCCDBBDDD  EDDEAD ECD  DB EBCD

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EdbdeEeEC E Bd BDCcD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,043 294,800 110 135 285 1107 9855

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 5 23,75 59 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 59 14 55,50 46 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe B E ABDd  C  EdDDAACDBCbAb D dCABDD AC D

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal d bBB  d  DE B Bd AC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC D CB C  CCcBcDDD  EDD A              

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E DebE E    dC BDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,801 294,800 46 57 117 392 4000

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 83 17 78,75 66 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDcCABDCEaeEAEADDAACDBCDAbDDACCABDDBcCED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal dbDBBeCcaDDEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik  CEDcCBeaAC  DBBD D  EDD A  E D     E   

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E DdeEaECAE BCAdDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,578 294,800 21 29 59 185 2012

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 93 12 90,00 75 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADeAEAE  ECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b adB   A DEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCCACCBCDDECd E DAEc E cDDDB DCDD CBE 

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CD EdEDEbCEeBDDecDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 251,547 294,800 146 179 380 1938 16238

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 42 23 36,25 30 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADD  A  BEdDBcbcDcDECAca BAC Aa   DCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal a de    A cEDABEbB A     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik cb  CdC aC D Cc E                       

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen    dd D ebE   D  DEd

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,201 294,800 76 91 188 648 6108

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 75 22 69,50 58 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDdEcCEAdcDDAACDBCDACDDACCABDaBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBBaCAc DEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECbDDCBCC CC bBBDD   E   c cc b  D    b 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EeD b aECed adc DCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,160 294,800 85 102 212 738 6870

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 73 27 66,25 55 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEAEeeEdDBACEDBDECABbDBACCbDDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b CeBa ccbDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BeCCCdCdaC DcCEdE  c  DEC DDDc D        

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CD EaEcEe ECB cdcDdC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,657 294,800 91 110 230 814 7465

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 4 25,00 63 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 69 19 64,25 54 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADD EAE abCDBAeEDBDaCA   B   A  CADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D  Bc  e CDE  BECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BcCCCeCCBC DEC  E DA DD  cDDDB DbDD C  A

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  a dd bdeCEdB DdcDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,514 294,800 22 30 61 191 2065

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 94 18 89,50 75 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEdECeECDBcCEDBDECAaaDBACCADDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CBB EDcCDEDAdECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bb  CACCcCDDECdCEDbAaDDEaEDDDBBDC DDC E 

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CDdECEDEeCECc DBADdC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,016 294,800 136 167 356 1726 14701

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 50 36 41,00 34 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe eaECABca cbdAddDDAACDBCDbbcDACCdBD  bC  

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C aBeeCAaeDEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik dCcD  a  c a  B  D a d        De DB     

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E DeeEdECe  BdAabecD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,339 294,800 57 70 144 469 4660

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 13 1 12,75 64 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 79 14 75,50 63 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAAbDcd  beECDBACEDBDaCABcDBACCADDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal bcCBBBb ACDEDABaCBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B  CCAC BC DECECE DAE   d DD  BD  D     

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D ECE  eCECB D ADEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TALAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,051 294,800 71 84 172 554 5398

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 78 23 72,25 60 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDaCABDC abEAdcDDAACDBCDACDDACCbBDcBACaD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C bBdebA bDEeBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCBCCACCaeBBDDD CE DEA  E D   d     

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E DaDEeECba BC dDCdD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,066 294,800 35 46 94 312 3302

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 3 29,25 73 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 87 19 82,25 69 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABD EdCbAEADDAACDBCDACDDAdCABD      

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C bB aeAabDEDBABdEAe     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCBCCACCCbBBDDDEaEDDEce ECDDbD AEBC 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EaDCbECECeEDBe BDCE 

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,066 294,800 11 14 29 104 1345

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 99 19 94,25 79 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDCEebbbd DDAACDBCDACDDACCABDDBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CbbBBBCAEcDEDBbBCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDcCBCCACCCbBBDDDECEDDEADDECe bDBAEBCD

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EcaCDECECeEDBecaDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,999 294,800 36 47 96 315 3311

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 88 23 82,25 69 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDbEAceaECDBACEDBDaCABaDBeCCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal bcaBBadbACDEDeBECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCCdCCBCaDECECEDaAdDDE  DDDBB CDD     

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CDBECEeEeCECd DdeDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 218,695 294,800 155 189 402 2318 18898

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 7 11,25 28 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 18,83 19,01 13,86

Toplam: 120 28 11 25,25 21 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CbAae        eBACcDe  Cb  D       C DCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal           D DABEdBeA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Ba  C C B  D CE    b                C   

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 0 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ A 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,388 294,800 126 156 330 1431 12412

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 54 23 48,25 40 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe bdADD   c ec DcACEDBDECABbDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b aBaB  d DEceBEdBCd     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbCCCdCCBCDb CE E  A D a                

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen    Ee Dc eEe  D     

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ TUĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 195,851 294,800 157 191 407 2517 20155

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 8 17,00 43 27,37 27,43 23,51

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 18,83 19,01 13,86

Toplam: 120 20 10 17,50 15 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDceABe  d   d DbAACDBCDAbDDACCcB       

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Matematik bC b                                    

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 0 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM GÜNBEYİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,793 294,800 135 165 352 1683 14363

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 46 14 42,50 35 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDedAE a  DBACcDBDECA  DBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b CBB  aA DEa  E B       

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik  b CC Ce     C     A   E                

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen    dd     Ed  b    d

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REBER ÇAKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 204,186 294,800 156 190 405 2455 19758

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 18,83 19,01 13,86

Toplam: 120 21 3 20,25 17 65,04 65,46 52,10

TYT Matematik B   CACCdCDDECE   bAED aC DD B    DD   A

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 6   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,671 294,800 88 105 218 756 6990

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 73 29 65,75 55 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEAaCa CDBACEDebECABaDBcCCbDcCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b CBBBEabbDEbABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BabCCACeBC D C  bDDAE   CcbDDdBD        

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen Ca EdEDdeCEeccDdcDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA TUNCER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,958 294,800 104 129 273 1043 9322

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 64 26 57,50 48 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAbbDA AdbccCDBAeEDBbECABaDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b ddBcEeACDEcABEdBeA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B CCCACbBCDD CE E  A       DD  e        

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D EdE  bCdC  DacbdC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,047 294,800 54 67 138 460 4611

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 81 19 76,25 64 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDcCABDCaebEAEADDAACDBCDAbDDACCABDDBACaD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CcDBBcaAcaDEDBABCdAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCBCCACCCbBBDDDECED  AD       B     

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EdaC EeEeeED   dDC  

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH İNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,120 294,800 26 35 71 238 2639

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 90 16 86,00 72 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDC ceEAd DDbACDBCDAbDDACCABDDBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CbbBBa b eDEDBeBCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECED CeCCACC cBBD D CEDDEADDECDD DBcEBC 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E D DE ECeE BCABDeED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,625 294,800 17 24 49 156 1730

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 95 14 91,50 76 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDCEceEAEAcDAACDBCDACDDACCABDaBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C bBBaCAEcaEDBABCaAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDbbd CACCCDBBDDDECEDD A  E DD  BAEBC 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EeDCbECECAE BCA DCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,717 294,800 51 63 129 437 4364

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 84 28 77,00 64 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDceABcedaCEAEbDDAACDBCDACDDbCCeBDDabCED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal a DBBBCdb cEDBdBdEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDaCBCCACaC BBDDDE EDDEAaDECDebDBc  C 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EBa DECECeaaBCeBDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,768 294,800 107 132 279 1072 9563

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 63 25 56,75 47 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BeEeABDCE  EAdADDAACDBCDdeDDbCCABDDBeb D

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C D dcaA cDEcBbBdEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik  C D Cda  CC  B  DD  E D A    DD eBAE C 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E a  EaEee  aCceDC D

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,176 294,800 84 101 210 736 6868

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 74 31 66,25 55 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDcdAECcECeBceEDecaCAccDBACCADDCbDCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CBB bbcCbEDdBECBCd     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbCCC CCddDDECECEDDAED      DBBc DD C   

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen bDdECEbdeecdBDDc DEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,315 294,800 144 177 376 1880 15762

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 8 10 5,50 18 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 10 13 6,75 17 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 49 44 38,00 32 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDcCABDdada AbAbDAdCDBCDACDDAdaeBDccACca

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal eED BebAdcDEeBcBaEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECdDDCaaeeC baB e  a E   d    eD   A cd 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E aaDEe      e aDece

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,945 294,800 73 86 177 585 5713

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 75 17 70,75 59 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABD Ed E d DDAACDBCDACDDAdCABDaeACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal a bBBaCA cDEDBABCE C     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDbCBCbACC  BBDDD  E       C D    E b 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E DCDEdECe  BecBbCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,556 294,800 63 76 156 506 4947

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 23 9 20,75 52 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 81 26 74,50 62 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDCE eEAdA DAcCDBCDAbDDACCABDDeACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C bBdaCAEbDEeBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCB aeCC aBcDDDc aDD AaDE DD D cEcC 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E aCDEeECed BedaDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN METE ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,048 294,800 95 118 250 956 8676

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 14 0 14,00 35 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 65 23 59,25 49 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDCae EAddDDAACDBCDdbDDbCCdBDcBcCED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBaaC cbbEDBABCcbC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCB   C   BBDDD C                   

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EaabDEaECe   CABDCbD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,970 294,800 24 33 67 222 2477

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 91 16 87,00 73 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEAE dECDeAecDBD CABbDBACCADDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CBBB bACDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbCCCACCBCDDECE E  eED E  DDDaBDbDD C EA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CDeECEDEAeEda DdADEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 438,473 294,800 6 8 15 45 748

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 103 14 99,50 83 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe cDECABDCEd EAEADDAACDBCDAbDDAdCABDDBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CEDBeBCAbbDEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDcCBCCACCCDBBDDDECEDDEAaDECDDCDBAEBC 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E DCeECECeEDBecBDCcD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,356 294,800 145 178 378 1929 16151

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 42 21 36,75 31 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDcCdBeC   E EADDAACbBCDdCDDACCeBDbaACEa

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal aEDaeaCdacbEcBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik  C e eB  eC                             

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen        E            

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ÇAŞURLUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 429,464 294,800 9 12 24 74 1070

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 101 19 96,25 80 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAdAEbcECcBACEDBDECABcDBACCADDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DbCBBacDACDEDeBcCBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbCCCACeBCbDECECEDDAEDDECEDDDBBDbDDDCBEA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen dDBEaEDaACECBDDeADEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,850 294,800 89 108 226 797 7350

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 73 35 64,25 54 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAdAdCaadcBACcDBbECc  DBACdADDeADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CdBaaacCDEcdBEdBeb     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B CCC  edCbDECECE bA  DE c DDaBDbDDDCBEA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CDBEeacEeCEdB DdeDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALTUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,752 294,800 62 75 154 502 4928

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 79 17 74,75 62 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEAEbabCDBbCEDBDECAeDDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CBcacDdCDEDeBECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bb  C  CBC DECE   DA DDa  DDDc D DD CBE 

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen    ECE  e Eed D eDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,269 294,800 69 82 168 550 5383

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 78 23 72,25 60 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEAcecEdDBAeEDBbECAebDBACdADDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal bbCBBa bACDEDABEdBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BeCCCACCBC DECECED AE DE    D B         

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CadECEcEeCECB DdADde

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUGRA YURTTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,024 294,800 125 155 328 1419 12328

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 56 32 48,00 40 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDeEAEbaEaDeAeaDB  CA  DBA dADcCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal abCdccbaAbcEDbaEdBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BabCC CbBC D C              DB   D      

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CedECEacACbaB DBeDcC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UYGAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,706 294,800 81 97 200 712 6637

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 73 23 67,25 56 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDedAcbaEdDBACEDBD CA D BACdADDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CeBa ccCDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Ba CCAC BbaDECECED A DDECED DB          

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D ECEb edEdaebd DEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 0 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AĞDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,538 294,800 68 81 166 537 5233

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 78 19 73,25 61 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDeEcedAEADDAACDBCDACDDACCABDadACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBdaaAcbDEDBABCbAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC DDCBC ACCCaBBDDDc     AD   D  D  E C 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E b  E Eee  dCcBDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,896 294,800 50 62 127 417 4207

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 82 16 78,00 65 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEAECc dbBcCEDBDECABbDBACCADD ADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CBBc DACDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BD CC C BCaDEC CED A DDEa D D   b DD   b

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen aeBE EcEdCECB De DcC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,194 294,800 80 96 198 686 6370

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 12 1 11,75 59 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 71 12 68,00 57 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEA C  dbBACEDBbECAecDBACCADcCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DECBBB DA DEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDa CbC    DcC     d    C D  BBe        

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D ECEb ACEC  DBAD  

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ADAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,704 294,800 18 26 53 166 1781

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 96 19 91,25 76 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADbcdAceaECDBACcDBDaCABDDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CeBaaDACDED BcCBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BD CCACCBCbDECECEDDAEDDECEbDDBBDbDDcCBEA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen aD ECEDEbeEC DDBADEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,035 294,800 127 157 332 1436 12443

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 55 29 47,75 40 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe aDcCABDddBeEbEAcDAAaDBCbACD edCcB       

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CdbBBaCbd DcDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCBCC C  bBeD        c    D         

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EdDCb CECed ddedDC D

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN DALGIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,737 294,800 56 69 142 465 4623

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 80 17 75,75 63 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe BDECABDCEceEAEADDAACDBCDACDDACCABDDaACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C bBBc ccaDEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC D Cda ACCCDBBbDbc EDD A  E           

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E e DECECeE BCcdDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇOLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,704 294,800 96 119 252 974 8810

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 64 18 59,50 50 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDA AcCaa DBACEDBbECABDDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D aBBddDbCDEDABcCBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik dbbCCeC BCbD CE EaDA      D DB    D d   

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen               b   Ed

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TÜRE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,472 294,800 93 114 239 841 7724

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 67 16 63,00 53 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe B cCABD EaCcA ADDAACDBCDA DDACCABD  ea D

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C    B d  DEDBABdEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECcDbCBedACCCbBBDDD  EDD AD E           

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen Ec     ECe  BCcBD Eb

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN NAZ AKKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,787 294,800 32 42 86 279 3008

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 89 19 84,25 70 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADeAdAECcECDBACEDBDECABcDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b CBBacecCDEDABEdBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCCbCCBCDDECECE  A cDE  DDDB D DDDC EA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen e cECED ebECe DBcDEe

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHLVNĞL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 408,592 294,800 23 31 63 193 2109

Katılımlar: 161 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,37 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,20 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,79 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,79 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 11,12 11,28 9,32

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,80 15,90 11,91

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,02 3,11 1,94

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 18,83 19,01 13,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,51 2,53 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,52 2,54 1,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,67 1,80

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,72 7,74 5,42

Toplam: 120 94 19 89,25 74 65,04 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEAEeeE DBACcaBcECAeDDBACdADcCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CBBB DACDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCCACbBCDDEd CEDDbEDDECaDDDBdDbDD C EA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen Cb ECEbEeCEddDDBADEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH SARITAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,020 294,800 4 64 132 446 4476

Katılımlar: 17 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,75 27,43 23,51

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,44 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,37 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,34 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 10,50 11,28 9,32

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 13,74 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,01 3,11 1,94

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 15,75 19,01 13,86

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,19 2,53 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,96 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,82 2,67 1,80

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 5,97 7,74 5,42

Toplam: 120 79 10 76,50 64 58,97 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEAdCcECDBACEDBDECAcDDBACdADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DECBB EDAdDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bc  C   B  D CE  D A D E  DD            

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  DdEaEDEeeECBDD A EC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA EVRİM KESER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,595 294,800 5 88 181 603 5813

Katılımlar: 17 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,75 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,44 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,37 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,34 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 10,50 11,28 9,32

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 13,74 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,01 3,11 1,94

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 15,75 19,01 13,86

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,19 2,53 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,96 2,54 1,80

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,82 2,67 1,80

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 5,97 7,74 5,42

Toplam: 120 73 8 71,00 59 58,97 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEAECdECeBACEDBDECABDDBACCADbCADCBb

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DECB BEDACDEDABEC CA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCCACCBCDDECcC D A    b               

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D    b   E        b

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KARAMAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,994 294,800 10 142 299 1278 11300

Katılımlar: 17 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,75 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,44 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,34 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,50 11,28 9,32

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 13,74 15,90 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,01 3,11 1,94

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 15,75 19,01 13,86

Toplam: 120 56 17 51,75 43 58,97 65,46 52,10

TYT Türkçe BaEeABDdcdC Ad DDAACDBCDACD ACCABDDBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal acDBB CdEDDEDBeBCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik    DbCBdCdCC cBcDD  b       E    c      

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN HA* BOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,905 294,800 3 25 51 160 1766

Katılımlar: 17 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,75 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,44 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,37 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,34 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,50 11,28 9,32

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 13,74 15,90 11,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,01 3,11 1,94

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 15,75 19,01 13,86

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,19 2,53 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,96 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,82 2,67 1,80

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 5,97 7,74 5,42

Toplam: 120 96 19 91,25 76 58,97 65,46 52,10

TYT Türkçe BDceABDCEceEdEADDAbCeBCDdCDDACCABD  ACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBdedA bDEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDbCBCCACCC BBDDDECaDDEADDECDDbDBAEBCD

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EdDCDECECeEDBCccDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE IŞIK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,161 294,800 2 17 35 120 1456

Katılımlar: 17 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,75 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,44 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,37 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,34 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,50 11,28 9,32

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 13,74 15,90 11,91

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,01 3,11 1,94

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 15,75 19,01 13,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,19 2,53 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,96 2,54 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,82 2,67 1,80

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 5,97 7,74 5,42

Toplam: 120 98 17 93,75 78 58,97 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAEAECdECDBACcDBDECAebDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DbCBBecadCDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCCACCBCbDECECEDDbEDDECEbDDBBD DDDC EA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D EdEbEeCECB DdcDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYDIN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,808 294,800 14 174 370 1822 15398

Katılımlar: 17 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 26,75 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,44 1,25 0,96

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,37 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,34 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,50 11,28 9,32

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 13,74 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,01 3,11 1,94

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 15,75 19,01 13,86

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,19 2,53 1,81

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,96 2,54 1,80

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,82 2,67 1,80

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 5,97 7,74 5,42

Toplam: 120 47 31 39,25 33 58,97 65,46 52,10

TYT Türkçe BecCABa  ad  EcDDAdCDBCDebDDAdbABeD ACcD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal a DBBcb EbcEDd BbcAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC DDCB C CC bBa    C DD e              

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen d D b dE b   d cDe  

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GÜLTEKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,295 294,800 13 166 354 1695 14436

Katılımlar: 17 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 26,75 27,43 23,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,44 1,25 0,96

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,37 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,34 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 10,50 11,28 9,32

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 13,74 15,90 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,01 3,11 1,94

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 15,75 19,01 13,86

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,19 2,53 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,96 2,54 1,80

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,82 2,67 1,80

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 5,97 7,74 5,42

Toplam: 120 48 26 41,50 35 58,97 65,46 52,10

TYT Türkçe BDaCABa acaEAdAcDAbCDBCeAbDDbCCABe      

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C bBecC  c               

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC DaCBabAC a BB  D aE a A         A    

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EBaeDECECAb BeA  C  

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP AKGÜN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,056 294,800 8 112 234 827 7600

Katılımlar: 17 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,75 27,43 23,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,44 1,25 0,96

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,37 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,34 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 10,50 11,28 9,32

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 13,74 15,90 11,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,01 3,11 1,94

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 15,75 19,01 13,86

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,19 2,53 1,81

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,96 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,82 2,67 1,80

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 5,97 7,74 5,42

Toplam: 120 71 30 63,50 53 58,97 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDcEAabe dDBACEDBDECABDDBACCADDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DcCeBadbACDbceBEbBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbCCC CCBCbDECECdD A   a c  DaBe        

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen eDeECcDEeCbeBbb  DEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F BİLGE ÜÇSULAR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 153,679 294,800 17 196 424 2723 21616

Katılımlar: 17 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 14 3,50 9 26,75 27,43 23,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,44 1,25 0,96

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,37 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,34 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 10,50 11,28 9,32

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7 13,74 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,01 3,11 1,94

TYT Matematik 40 0 8 -2,00 -5 15,75 19,01 13,86

Toplam: 120 10 28 3,00 3 58,97 65,46 52,10

TYT Türkçe bdAcecbe  aaCcdAeEDBec         A        

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal a aeBBccdC               

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik c   bca e  e                ba          

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBO 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,593 294,800 6 93 192 658 6170

Katılımlar: 17 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,75 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,44 1,25 0,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,37 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,34 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,50 11,28 9,32

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 13,74 15,90 11,91

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,01 3,11 1,94

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 15,75 19,01 13,86

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,19 2,53 1,81

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,96 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,82 2,67 1,80

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 5,97 7,74 5,42

Toplam: 120 75 23 69,25 58 58,97 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADedEA ecaCDBceEDBDECA aDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DbCBBa ccCDEDABcCBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbCCCAC BCDDECEaED bcDDdC bDDB DC D a   

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen aD dCE    Ee  D   EC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞAHİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,878 294,800 9 115 242 860 7866

Katılımlar: 17 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,75 27,43 23,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,44 1,25 0,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,37 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,34 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,50 11,28 9,32

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 13,74 15,90 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,01 3,11 1,94

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 15,75 19,01 13,86

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,19 2,53 1,81

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,96 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,82 2,67 1,80

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 5,97 7,74 5,42

Toplam: 120 67 18 62,50 52 58,97 65,46 52,10

TYT Türkçe CAADDAdAEacECDBAeEDBDECABDDBbCCADDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DaCBBBEDACcEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik  cbCCb eBd e CE   D    d  bDD           

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen    E    bCEC  b  DEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN TAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,254 294,800 7 111 232 824 7583

Katılımlar: 17 196 429 2825 22541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 26,75 27,43 23,51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,35 2,43 1,98

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,44 1,25 0,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,37 3,82 3,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,34 3,77 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,50 11,28 9,32

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 13,74 15,90 11,91

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,01 3,11 1,94

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 15,75 19,01 13,86

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,19 2,53 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,96 2,54 1,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,82 2,67 1,80

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 5,97 7,74 5,42

Toplam: 120 68 18 63,50 53 58,97 65,46 52,10

TYT Türkçe eDECABDCceCEAEADDAACDBCDdCDDACCABD  AC  

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C   e    bDbDBeBCEb      

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCBCC C CcBcDDD  ED  A  E e  e    d 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E   DEeECAE dec DCE 

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0
