
SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA TAMER 24 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 397,933 354,550 3 94 162 208 1216

Katılımlar: 3 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 18,67 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,11 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,86 6,61

Matematik 20 9 1 8,67 43 12,11 11,70 7,70

Fen 20 13 7 10,67 53 16,89 15,28 10,85

Toplam: 90 69 11 65,33 73 75,44 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDdDCABCDDaA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) cABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DD  D    dBAB   A AD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDaCdaADBAADabacACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 7 65



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ KESGİN 559 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 473,652 354,550 1 17 25 36 202

Katılımlar: 3 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 18,67 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,11 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,86 6,61

Matematik 20 16 2 15,33 77 12,11 11,70 7,70

Fen 20 20 0 20,00 100 16,89 15,28 10,85

Toplam: 90 84 4 82,67 92 75,44 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCDDBDCCDABABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBbAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDCCDdB CCAD BABd

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL CELİK 0 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 454,278 354,550 2 34 53 71 438

Katılımlar: 3 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 18,67 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,11 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,86 6,61

Matematik 20 13 2 12,33 62 12,11 11,70 7,70

Fen 20 20 0 20,00 100 16,89 15,28 10,85

Toplam: 90 80 5 78,33 87 75,44 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDdDCABCDDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBcC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAbBDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DcCADC  CCdAB CBA  D

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADBAADCCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SELİM AYDOĞDU 806 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 474,969 354,550 2 16 23 32 182

Katılımlar: 4 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,00 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,67 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,86 6,61

Matematik 20 19 1 18,67 93 17,42 11,70 7,70

Fen 20 20 0 20,00 100 17,67 15,28 10,85

Toplam: 90 85 5 83,33 93 78,41 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDdDCABCcDaA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DAbBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADbBDCCBABCCBAAAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADBAADCCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YILMAZ 0 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 460,327 354,550 3 29 43 60 368

Katılımlar: 4 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,00 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,67 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,67 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,86 6,61

Matematik 20 19 1 18,67 93 17,42 11,70 7,70

Fen 20 16 4 14,67 73 17,67 15,28 10,85

Toplam: 90 81 9 78,00 87 78,41 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDcDCABCDDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBbdABDd

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DcCADCBDCCBABCCBAAAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDbCBDADBAADCCBaAdaD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ERDEM ÇAKIR 0 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 479,130 354,550 1 11 16 23 139

Katılımlar: 4 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,00 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,86 6,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 17,42 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 17,67 15,28 10,85

Toplam: 90 85 5 83,33 93 78,41 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCDDBDbCDABAdCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCdCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCDbA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDCCDCBDCCADABABC

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDaAABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M EREN DAĞKESEN 324 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,916 354,550 4 64 106 140 857

Katılımlar: 4 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,00 15,51 11,75

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,67 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,86 6,61

Matematik 20 14 5 12,33 62 17,42 11,70 7,70

Fen 20 18 2 17,33 87 17,67 15,28 10,85

Toplam: 90 74 15 69,00 77 78,41 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dABCbDcDCCDABABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCcDCBdbD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDAaDCDcA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) AcdDDbCDCB CCADdBABb

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DaDBAADCBBCDcAABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR MERT ŞEKER 3083 8-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,417 354,550 1 60 96 126 786

Katılımlar: 1 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 16,00 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,86 6,61

Matematik 20 12 4 10,67 53 10,67 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 18,67 15,28 10,85

Toplam: 90 76 10 72,67 81 72,67 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCcDcDCCDABAcCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBdAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) bB DDCbDbB CCAD aAB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDDcABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA DOĞA DURMAZ 770 8-H

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 388,824 354,550 1 99 178 228 1347

Katılımlar: 1 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 16,00 15,51 11,75

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,33 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,33 7,86 6,32

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,00 8,86 6,61

Matematik 20 12 8 9,33 47 9,33 11,70 7,70

Fen 20 17 3 16,00 80 16,00 15,28 10,85

Toplam: 90 63 27 54,00 60 54,00 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CaBABCDACDBDCAcaDDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DdBCcDacDd

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) bACBcddcDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCadCABb

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADbBcdCBABdacbcAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCaDcDBAADbCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KÖKDOGAN 0 8-J

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 403,275 354,550 1 86 153 197 1150

Katılımlar: 1 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 13,00 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,67 7,86 6,32

İngilizce 10 7 1 6,67 67 6,67 8,86 6,61

Matematik 20 15 3 14,00 70 14,00 11,70 7,70

Fen 20 14 4 12,67 63 12,67 15,28 10,85

Toplam: 90 67 13 62,67 70 62,67 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBA CDA DdDCABaDD c

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DAaCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDbA DC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCaCB C BD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDaADCB CdBAB CaAAAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) B bCBDADBAADCCaaACd 

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 0 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 4 70



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA DURU ACA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 296,336 354,550 122 132 292 381 2481

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 2 12 -2,00 -10 11,51 11,70 7,70

Fen 20 10 9 7,00 35 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 50 31 39,67 44 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCbD DCCDbBABaccbc

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) bDCBDCBbcD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDC AA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) bcdb C  Cacdb  b cdb

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DdcadAb BBaDDbAaDCcC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 10 9 50



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA HALİTOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 240,627 354,550 125 135 325 436 3005

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 1 8 -1,67 -17 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 5 4 3,67 37 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 11,51 11,70 7,70

Fen 20 5 14 0,33 2 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 31 46 15,67 17 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) aDdABCcACDBbCcBbDDcb

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) ccab Daccb

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) aACBbAbBDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDbBcddB 

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) acd bC b  a d   b c 

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) cabCdDAbc dabbcbAdaD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 5 14 25



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÇINAR UÇAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 441,627 354,550 46 51 80 108 647

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 16 1 15,67 78 11,51 11,70 7,70

Fen 20 15 5 13,33 67 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 77 10 73,67 82 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDBDCABCcDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBcbABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCcACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADCBDCdBAB C A AD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCbBDADcAADCCacACBa

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YAŞAR KARAOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,035 354,550 51 56 86 115 718

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 14 3 13,00 65 11,51 11,70 7,70

Fen 20 15 4 13,67 68 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 77 9 74,00 82 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCDDaDCCDABABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDCCbb DCCAD cAB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCbBAADC BdDcbABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 4 75



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ZALOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 421,214 354,550 64 71 117 154 924

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 12 5 10,33 52 11,51 11,70 7,70

Fen 20 16 4 14,67 73 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 75 12 71,00 79 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDBDCABCaDdA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCbDCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DbCADC abdaABCC A AD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADBAADabaDAdBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KÖSE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 476,103 354,550 13 14 20 29 168

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 18 1 17,67 88 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 85 4 83,67 93 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dABCDDBDCCDABABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADcCCDCBDCCADABAB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDcAABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP DALAK* 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 405,633 354,550 78 85 150 194 1125

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 10 5 8,33 42 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 2 16,33 82 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 70 12 66,00 73 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CcBAc DACDBDCABC DBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DdCBDbABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCdACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) cDCADb  Cd AB C ccAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDaCBDADBAAD CaDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 2 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN TOK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 335,434 354,550 114 124 248 324 2048

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 2 2 1,33 7 11,51 11,70 7,70

Fen 20 13 6 11,00 55 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 54 15 49,00 54 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCDDB CCDbBAaacA  

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) bDCaDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDC Ad

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT)     cCC d           

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DdDabAD cBCDcAABDaBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 6 65



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA KUĞU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 448,891 354,550 37 42 65 87 531

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 14 1 13,67 68 11,51 11,70 7,70

Fen 20 18 2 17,33 87 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 77 7 74,67 83 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDBDCABCDDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) bABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) Dc BbdABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCAD BDC B B dBA AD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADcAADCCBcACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TEMİZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 440,405 354,550 47 52 81 110 659

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 77 13 72,67 81 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBddCDACcdDCABCbDcA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADbBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DdCBDAAB*C

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCaACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADbBDCCBABCCBAdAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADBAADCCBaACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI    ÇAKIROĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 379,228 354,550 97 107 191 247 1473

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 7 2 6,33 63 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 14 3 13,00 65 11,51 11,70 7,70

Fen 20 9 4 7,67 38 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 61 18 55,00 61 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCDDBcCCbbBAcCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDC bcD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDcBDbbcd

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDC DbBcCCAD dAB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) cC c ADC BC a AB  aC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 9 4 45



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA CENGİZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 320,359 354,550 119 129 268 349 2228

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 6 4 4,67 47 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 5 3 4,00 40 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 8 7 5,67 28 11,51 11,70 7,70

Fen 20 12 6 10,00 50 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 48 33 37,00 41 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dcBCaDaDCCDAdABCDcbb

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) cDaBDCabAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) dBDdBadbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CcBdA cCB 

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) AcAbDC DdaD  db cAB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) b cabcDbBBCDD ABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 2 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 6 60



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA TÜRKER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 417,920 354,550 68 75 124 163 962

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 13 5 11,33 57 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 3 16,00 80 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 74 14 69,33 77 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BAdCDDdDCCDcdABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CbBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) AdADDCaDbBDadAD  ABC

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DbDBAADCBBCDDAABDaaC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATLAS YURDAER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 421,922 354,550 63 70 116 153 913

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 13 3 12,00 60 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 2 16,33 82 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 74 11 70,33 78 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCaDaDCCDbBcBCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) aBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDCCDb  Ca DAcAB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDB ADCcBCDDAABDaBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 2 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBİKE ALBAYRAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 291,541 354,550 123 133 296 388 2543

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 4 3 3,00 30 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 4 4 2,67 13 11,51 11,70 7,70

Fen 20 3 6 1,00 5 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 39 22 31,67 35 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABd D DCCDABA CDAda

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) AcbaD B A 

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) bBDABDCDdd

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CbBCAcDCBd

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABA ab c  c C       

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) c bc da B Cb  A     

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 0 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 3 6 15



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN PEHLİVANOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 348,441 354,550 110 120 230 301 1891

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 6 4 4,67 47 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 5 8 2,33 12 11,51 11,70 7,70

Fen 20 16 4 14,67 73 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 58 25 49,67 55 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CaBcBCDACDBDaAcbDDcA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DAdCADacbC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACabAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) cCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) bDC Dd bda cB   cb D

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDaCBDAccAADaCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE PELİN COŞKUN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 447,015 354,550 38 43 68 92 556

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 19 1 18,67 93 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 3 16,00 80 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 78 12 74,00 82 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dABCDDdcCCDABAcCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCcDCadAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABAbDCCDCBDCCADABABC

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDcAABaCBd

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÇAKAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 382,422 354,550 95 105 188 242 1434

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 7 2 6,33 63 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 11 0 11,00 55 11,51 11,70 7,70

Fen 20 11 6 9,00 45 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 63 14 58,33 65 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CcBABdDACDdDCABCDDcA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DA bADCcDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) aACBbAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) D   DCB  C  B CBA AD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDaCcDAcBAA ab aA BD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 11 6 55



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE EARSAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 422,507 354,550 62 69 114 151 902

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 10 3 9,00 45 11,51 11,70 7,70

Fen 20 18 1 17,67 88 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 73 9 70,00 78 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDBDCABCaDcA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDbABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCacCABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DD AcCB   BAB b b AD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCC DADBAADaCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 1 90



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN TURNA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 413,092 354,550 72 79 133 174 1015

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 6 4 4,67 47 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 15 1 14,67 73 11,51 11,70 7,70

Fen 20 16 4 14,67 73 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 70 16 64,67 72 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CcBABCccCDdDCABCcDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) cccCAaCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDbABcC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADCB  CcAB CBA AD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDdCaDADBAAaCCBcACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL SİNEM KARAMAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 418,187 354,550 67 74 122 161 958

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 10 6 8,00 40 11,51 11,70 7,70

Fen 20 16 4 14,67 73 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 75 11 71,33 79 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCDDBDCCDABAcCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCDAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) AddDcCdDdB C ADd AB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDaAAabaBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ÖZKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,132 354,550 61 68 112 149 896

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 13 5 11,33 57 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 3 16,00 80 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 75 13 70,67 79 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CcBABCDACDBDCABCaDdA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABdADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBbAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADdcbCdBAB C AAbD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADcAADCCaDAdBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 2 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRİN ÖZTOP 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 477,828 354,550 11 12 17 25 153

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 17 2 16,33 82 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 86 3 85,00 94 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDBDCABCDDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADCBDCCdABbCBA AD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADBAADCCBaACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL ÜSTE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 330,139 354,550 117 127 257 333 2112

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 5 5 3,33 33 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 6 3 5,00 50 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 8 5 6,33 32 11,51 11,70 7,70

Fen 20 10 7 7,67 38 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 51 27 42,00 47 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dABaabBDCCDABcBa ACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) bbCBDCadbD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CbBCABbC b

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT)   ADDaCDd  dCbaA A  

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) D aaAADCaBbDa AaDa C

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 0 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 10 7 50



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARACASU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,489 354,550 75 82 138 180 1060

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 10 4 8,67 43 11,51 11,70 7,70

Fen 20 18 2 17,33 87 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 72 12 68,00 76 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBAcCcACDBDCABCcDcA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) bABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBaAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDbADba   BABb   AAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDaCBDADBAADCCBaACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ŞENGÜL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 407,956 354,550 77 84 145 187 1089

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 7 0 7,00 70 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 12 8 9,33 47 11,51 11,70 7,70

Fen 20 16 4 14,67 73 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 72 15 67,00 74 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCcDdcCCDABABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABD   A

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) cBADDbaDbBDCCdcdBcBC

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DbDcAADCBBCDcAABaCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 2 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM ÇİÇEK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 401,702 354,550 84 92 160 205 1179

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 10 4 8,67 43 11,51 11,70 7,70

Fen 20 15 4 13,67 68 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 70 13 65,67 73 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dABCDDcDCCDABABCaACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADaBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDadDC a b D  AB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) Da cbADCBBCDDAABDaBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 4 75



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DEĞER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,275 354,550 58 65 109 145 868

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 14 4 12,67 63 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 73 15 68,00 76 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dABCcDdcCCDABABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCaCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBbABcCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCcBDCBc

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) AaADDCCDbBaCCAb BAB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDDAABDCaC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 2 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ASLAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 354,979 354,550 107 117 221 291 1813

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 6 3 5,00 50 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 7 8 4,33 22 11,51 11,70 7,70

Fen 20 14 6 12,00 60 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 58 26 49,33 55 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCcaaDCCDABcBCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADaBcCBCbD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCaAb

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCcaDbB 

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) bBAbbabDCa  bADA d  

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDaAADaBBCDcAABDadd

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARDA KAYA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 366,649 354,550 103 113 208 273 1648

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 6 4 4,67 23 11,51 11,70 7,70

Fen 20 16 4 14,67 73 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 61 19 54,67 61 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABacACDdDCABCaDcA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DdBdcDCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DAbBbbABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DadAD   C B B     bc

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDbCBDcDBAADaCaDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE KARAKAYACI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 403,084 354,550 79 87 154 198 1154

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 6 0 6,00 60 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 11 5 9,33 47 11,51 11,70 7,70

Fen 20 18 1 17,67 88 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 66 14 61,33 68 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCDDccCCDAdABC ACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) AbbBDCBCcD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbbA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCAB    

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) cBADDC bC cabAD BAB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDcAA CBBCDDAABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 0 71

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 1 90



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÇELİK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 381,548 354,550 96 106 189 244 1444

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 7 2 6,33 32 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 3 16,00 80 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 64 13 59,67 66 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) Ca cBdDA cBDCABCDDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DbaCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DAdBaAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDaA C  C BbB       

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADBcADCCBcbCBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ATEŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 436,594 354,550 50 55 85 114 702

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 13 3 12,00 60 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 77 9 74,00 82 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dABCcDaDCCDABABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBdAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) AB DDCaD B CCdDdBAB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCaBCDDAABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN DEDELER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 331,806 354,550 115 125 254 330 2093

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 2 3 1,00 10 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 2 0 2,00 20 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 5 4 3,67 18 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 2 16,33 82 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 44 21 37,00 41 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CcBABCDAbDdDCdcCaDcA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR)  b d Da D 

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DcaBDbAdDb

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BC        

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) bDa Db     A    A Ac

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDC BDADcAADCCBDAbBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 2 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN SU ÖZCAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 383,541 354,550 94 104 187 240 1416

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 4 4 2,67 13 11,51 11,70 7,70

Fen 20 16 3 15,00 75 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 64 13 59,67 66 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDBDCABCDDaA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCcDCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DcCBbAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBbCABb

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) Dc  Db   d  B     dD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) B CCaDADBAADCbBaACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 3 80



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ASEFOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 417,499 354,550 70 77 126 165 966

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 15 3 14,00 70 11,51 11,70 7,70

Fen 20 15 3 14,00 70 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 72 14 67,33 75 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CcBAcCDACaBDCABCDDBb

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DdBCdDCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DAdBbAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDaADCB CbB BCCaAAAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) B bCBDADBAADCC aACaD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 3 75



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR CANKURT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 402,724 354,550 81 89 157 201 1160

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 13 5 11,33 57 11,51 11,70 7,70

Fen 20 14 6 12,00 60 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 70 18 64,00 71 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDBDCABCabcA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DAdCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBbdABaC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) cDbbDdBDCCBAB C AdAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BaCaBDADBAADabBcACaD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇETİNN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 369,719 354,550 101 111 204 264 1601

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 4 1 3,67 37 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 9 2 8,33 42 11,51 11,70 7,70

Fen 20 13 7 10,67 53 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 58 17 52,33 58 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CaBABCaACDaDCABCDD A

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DAaBbcABDb

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) dC    CAB 

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDaADb   CBAB   A   

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BcbdBDADcbADCCBDbCBa

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 7 65



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR KATIKSIZ 108 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 475,549 354,550 14 15 22 31 174

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 19 1 18,67 93 11,51 11,70 7,70

Fen 20 18 2 17,33 87 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 85 5 83,33 93 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDBDCABCcDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBbAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADCBDCCBABdCBAAAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDbCBDADcAADCCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR YILDIZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 466,610 354,550 20 23 34 47 292

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 3 16,00 80 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 84 6 82,00 91 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCDDaDCCDABABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCDAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABdDDCCDbBDCCADABABC

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBbADCBBCDaAABaCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE SAVAŞKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,670 354,550 45 50 79 107 635

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 7 2 6,33 63 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 15 3 14,00 70 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 77 10 73,67 82 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACadDCABCaDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DAdCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCbdB CABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) cDCADbB CCBABaC AAAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADBAADCCBaACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR ÇETİNKAYA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,020 354,550 56 62 103 137 853

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 13 4 11,67 58 11,51 11,70 7,70

Fen 20 18 2 17,33 87 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 75 11 71,33 79 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dcBCDDBDCCDABAa DACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCAdDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDbCDbB CaAD dAB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDaAABDCBd

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ BEREN KURT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 482,134 354,550 6 6 10 16 106

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 17 1 16,67 83 11,51 11,70 7,70

Fen 20 20 0 20,00 100 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 86 2 85,33 95 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDBDCABCDDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBbAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADCB CCBAB CBAdAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADBAADCCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÇINAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 469,782 354,550 18 21 31 43 257

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 19 1 18,67 93 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 84 6 82,00 91 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCaDaDCCDABAcCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDCCDCBDCCADdBABC

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDDAABaCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KÖSE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 492,482 354,550 1 1 2 3 13

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 11,51 11,70 7,70

Fen 20 20 0 20,00 100 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 88 2 87,33 97 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDdDCABCDDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) dCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADBAADCCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN DEMİRALP 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 388,251 354,550 90 100 181 231 1358

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 5 4 3,67 37 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 10 6 8,00 40 11,51 11,70 7,70

Fen 20 15 5 13,33 67 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 64 21 57,00 63 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBdBCDACDBDCABCDDcA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DAaCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBbAbBDb

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCB*abd 

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADb cC BdBbC Adc 

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADcAADaCacACaD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLŞAT SEKER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 445,928 354,550 42 47 72 98 583

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 16 0 16,00 80 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 2 16,33 82 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 78 7 75,67 84 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dABbDDBcCCDABABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBaABDCDAb

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABAD CCDC  CCADABAB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCbBAADCBBCDDbAB CBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 2 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE HACIOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 488,347 354,550 2 2 5 8 42

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 19 1 18,67 93 11,51 11,70 7,70

Fen 20 20 0 20,00 100 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 88 2 87,33 97 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDBDCABCDDdA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADCBDCCBABCCBAdAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADBAADCCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DALKIRAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 438,486 354,550 49 54 83 112 682

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 13 1 12,67 63 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 3 16,00 80 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 76 8 73,33 81 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dABCDDBDCCDABABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CaBCAaDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) AaADD CD B C AD BAB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DabBAADCBBCDDAABDCaC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DEMİRÖRS 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 455,739 354,550 28 32 51 69 420

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 14 2 13,33 67 11,51 11,70 7,70

Fen 20 20 0 20,00 100 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 81 5 79,33 88 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dABbDDBDCCDABABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDCCDd   CADbBAB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOZKURT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 450,034 354,550 35 40 62 84 514

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 16 3 15,00 75 11,51 11,70 7,70

Fen 20 18 2 17,33 87 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 81 8 78,33 87 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBAcCDACDBDCABbDDBb

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADbBDCCdAB CBAcAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADcAADaCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DURLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 487,031 354,550 3 3 7 10 54

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 87 3 86,00 96 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDBDCABCDDcA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABbADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDaCBDADBAADCCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İSSİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 484,004 354,550 5 5 9 14 88

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 18 1 17,67 88 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 87 2 86,33 96 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDBDCABCDDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADaB CCBABCCBAAAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADBAADCbBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTÜRK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 450,671 354,550 31 36 58 80 499

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 15 5 13,33 67 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 81 9 78,00 87 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACcBDCABCDaBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) cABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDaAcCBDCaBABbaBAAAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDaCBDADBAADCCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SERBEST 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 476,393 354,550 12 13 19 28 166

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 18 1 17,67 88 11,51 11,70 7,70

Fen 20 18 2 17,33 87 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 85 4 83,67 93 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCDDBDCCDABABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDCCDCBDCCAD BABd

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDcAABDCaC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÜSTÜN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 391,812 354,550 88 97 174 223 1299

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 9 4 7,67 38 11,51 11,70 7,70

Fen 20 13 5 11,33 57 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 67 14 62,33 69 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCaDBDCCDABAcCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) AbCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCDAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CbBCABDCBc

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) AB Dca DC    dDd ABC

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBccD aBCcDAABDaB 

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 5 65



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELYESA AYBAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 356,160 354,550 106 116 220 290 1795

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 8 9 5,00 25 11,51 11,70 7,70

Fen 20 12 8 9,33 47 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 64 23 56,33 63 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDAdcdDCABCaDdc

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DcbADC a dBABdd Acbc

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDaCdbADcbADdCdDACaD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 0 3 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 8 60



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AKBAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 392,847 354,550 87 96 172 221 1278

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 9 3 8,00 40 11,51 11,70 7,70

Fen 20 18 2 17,33 87 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 66 16 60,67 67 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCbDcDCCDdBAcaDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCadbD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) aBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCaA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) b ADDC Dd  CC  d AB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBbDDAABDCBb

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AKTAŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 465,752 354,550 22 25 36 51 307

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 82 8 79,33 88 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dbBCcDcDCCDABABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCaCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbbA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDCCDCBDCCADABABC

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DbDBAADCBBCDDAABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DAĞL I 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 449,817 354,550 36 41 63 85 516

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 13 5 11,33 57 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 80 8 77,33 86 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDBDCABCDDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DAbBDbABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DcCADad bCBAB CBAdAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BcCCBDADBAADCCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRKAAN ÇETİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 444,378 354,550 44 49 74 101 606

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 16 0 16,00 80 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 1 16,67 83 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 76 6 74,00 82 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CcBABCDACDdDCABCDDdA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABdADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACB AABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCbCB CABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADCBD  BAB CBA AD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBD DBAAD CaDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 1 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ELA AKYÜREK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 345,230 354,550 112 122 237 309 1938

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 2 12,33 62 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 4 6 2,00 20 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 7 0 7,00 70 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 8 3 7,00 35 11,51 11,70 7,70

Fen 20 11 4 9,67 48 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 51 16 45,67 51 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR)  DB  CDAC BDCABCcD c

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) cbdCcDbBDd

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) D C DAAB C

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCb BACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDd D   bdB B   A AD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDdCcDA  AADaCB Ab  

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 0 33
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 0 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 0 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 11 4 55



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL TÜRK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 454,388 354,550 29 33 52 70 436

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 15 3 14,00 70 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 80 8 77,33 86 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCDDcDCCDABABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCdCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbbA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) AaADDCCDCB CbAD BABd

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DaDBAADCBBCDDAABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NİSA AYGÜ N 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 308,101 354,550 120 130 280 366 2372

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 6 4 4,67 47 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 4 6 2,00 20 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 7 4 5,67 28 11,51 11,70 7,70

Fen 20 8 8 5,33 27 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 44 30 34,00 38 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BAc a BD CDbBABacACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADaBDCcacD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDbDdb

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CaBCbdcaBd

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT)  dAD b Daa   AD  AB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) baDcbAc  BbDDdAB dB 

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Hikâye edici metin yazar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 5 29

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 8 8 40



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATOŞ ALKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 464,186 354,550 24 27 39 55 327

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 3 16,00 80 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 83 7 80,67 90 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBAcCDACDBDCABCDDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBbAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADbBDCCcABCCBAAAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDAbcAADCCBDACBc

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜZEL BERAT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 486,912 354,550 4 4 8 11 57

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 87 3 86,00 96 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCDDBDCCDcBABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDCCDCBDCCADABABC

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBbADCBBCDDAABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KAYA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 354,277 354,550 108 118 223 293 1825

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 3 6 1,00 10 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 7 4 5,67 28 11,51 11,70 7,70

Fen 20 15 3 14,00 70 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 55 22 47,67 53 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) cAB DDBcdCDABAdbDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) * CcDbadbD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) aBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CbBCABDCBb

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT)  B Dca bd  C AD  AB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) D aBAADCBBCDDAABa aC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 3 75



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BARIŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 388,088 354,550 91 101 182 232 1364

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 9 7 6,67 33 11,51 11,70 7,70

Fen 20 15 5 13,33 67 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 69 17 63,33 70 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCbDcDCCDbBABdDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBdAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCDAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABAccCCbbd  bADd  BC

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADaaBCDcAABDaBd

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN YEKTA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,708 354,550 54 59 94 124 782

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 19 1 18,67 93 11,51 11,70 7,70

Fen 20 14 6 12,00 60 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 76 14 71,33 79 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) acBAdCDACDBDCABCcDaA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABbADCcDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCbDCBDCCBABCCBAAAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCaBDcDBAADCCacAbaD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYMA MAARAVİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 378,197 354,550 98 108 192 248 1482

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 13 5 11,33 57 11,51 11,70 7,70

Fen 20 14 6 12,00 60 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 65 21 58,00 64 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dAdd DaDCCDbBAB cACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBdcD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABaCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABbaDCaDdB C ADABABd

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DbbBAADCBBbDcAABDaaC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMA DEDELER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 351,976 354,550 109 119 226 297 1849

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 1 3 0,00 0 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 2 2 1,33 13 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 7 2 6,33 32 11,51 11,70 7,70

Fen 20 14 5 12,33 62 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 49 17 43,33 48 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCDDcDCCDcBABaDAbD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR)   dcD  d  

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG)  Dc A  a  

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) bBADb   C     D  AB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADa BCDcAABDaad

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 2 29

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 5 70



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DURĞUT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 367,160 354,550 102 112 207 272 1640

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 14 4 12,67 63 11,51 11,70 7,70

Fen 20 12 8 9,33 47 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 61 27 52,00 58 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) cABCcadDaCDABABbDACc

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) caCBDdBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) bBDABabcAd

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDCCDCdDCbdDcBA  

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DaDddbDCBBaDaAAcDbBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 8 60



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN KAAN ŞENCAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 446,800 354,550 40 45 70 94 562

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 14 6 12,00 60 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 81 9 78,00 87 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCDD*cCCDABABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCDAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABd*DCdDCBDCCbDdBABd

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDcAABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL GÜNGÖR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 446,191 354,550 41 46 71 97 576

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 17 0 17,00 85 11,51 11,70 7,70

Fen 20 14 5 12,33 62 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 78 8 75,33 84 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDdDCABCDDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DAadADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADCBDCCBAB C A AD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BcCCBDADBAA CCacAdBa

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 5 70



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKAY FIRAT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 417,532 354,550 69 76 125 164 965

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 13 2 12,33 62 11,51 11,70 7,70

Fen 20 18 2 17,33 87 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 72 13 67,67 75 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) cABCDDcDCbDABABCaACc

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDdBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBbABDbDAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCAcDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) A ADDCCDCB dCdD  AB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDDAABaCBd

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ ÇAMDALI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 446,988 354,550 39 44 69 93 559

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 15 3 14,00 70 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 2 16,33 82 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 80 7 77,67 86 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDdDCABCDDcA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADCBcC BAB bBAdAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BD CBDADBAADaCBDAdBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 2 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ULUDERE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 480,354 354,550 9 9 13 19 128

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 18 1 17,67 88 11,51 11,70 7,70

Fen 20 20 0 20,00 100 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 85 3 84,00 93 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBA CDACDBDCABCDDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABbADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBbAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DD ADCBDCCBABCCcAAAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADBAADCCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARAN HAKBİLEN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 429,226 354,550 55 61 97 127 799

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 15 5 13,33 67 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 3 16,00 80 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 77 13 72,67 81 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CcBABCDACDBDCABCaDdc

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBbAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDbADdBDCCBABCadAdAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCaDADBAADCaBDACBa

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ATEŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 460,890 354,550 25 28 41 58 362

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 17 3 16,00 80 11,51 11,70 7,70

Fen 20 18 2 17,33 87 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 82 8 79,33 88 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCDDBDCCDABAdCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBdAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDCCDbBDdCADcBABC

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDcAABcCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AYAYDIN 44 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 438,574 354,550 48 53 82 111 680

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 15 1 14,67 73 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 3 16,00 80 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 77 9 74,00 82 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABaaDBDCCDABABdDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCcD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) bBDABDCDAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDC DdB CCADA AB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCcBAAaCBBCDDdABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUTAY ATILGAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 416,533 354,550 71 78 127 166 972

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 16 3 15,00 75 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 3 16,00 80 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 72 17 66,33 74 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABacDcDCCDABcBdDACa

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) bDCBDCBbAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDAcDCbbA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) bBADDbCDbB CCADABABC

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DbDBAADCBBCDcAABDCaC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY ORAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 397,097 354,550 86 95 164 211 1222

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 8 1 7,67 77 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 12 4 10,67 53 11,51 11,70 7,70

Fen 20 15 5 13,33 67 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 66 18 60,00 67 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) bDBABCDACDdDCABCDDcA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DbBCADCBD 

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DAaBadcBDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCbCBACA D

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDabDCBbCa AB C A AD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDbCBDADBAAaaCBaAbBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BİLİCİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 481,146 354,550 8 8 12 18 117

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 11,51 11,70 7,70

Fen 20 20 0 20,00 100 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 86 4 84,67 94 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dABCDDccCCDABABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDCCDCBDCCADABABC

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ELİF AYYILDIZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 331,578 354,550 116 126 256 332 2098

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 1 2 0,33 3 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 5 1 4,67 47 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 5 3 4,00 20 11,51 11,70 7,70

Fen 20 14 4 12,67 63 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 45 16 39,67 44 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDA bdD ABCb Bb

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR)    bb   D 

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DcCBDAb DC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BC  c CA D

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) Dc ADb     A      bD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BD CBDADa bDaCBcACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 4 70



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EMİN ALAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 358,442 354,550 105 115 218 286 1762

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 5 3 4,00 20 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 3 16,00 80 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 59 19 52,67 59 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) aDdABbcACcBDCABCaDcA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) cABCADCBDb

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DAaBDAABaC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCacCABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) cD  Dbc   BA    A   

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADcAADaCaDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TÜNCER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 419,925 354,550 65 72 119 157 940

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 12 4 10,67 53 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 3 16,00 80 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 74 12 70,00 78 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCcDcDCCDABcBCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDcBDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) AdADDaCDbB aCAD  AB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCaBCcDAABDCBd

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAFAS FİROUZİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 359,000 354,550 104 114 217 283 1755

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 6 5 4,33 22 11,51 11,70 7,70

Fen 20 16 4 14,67 73 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 61 20 54,33 60 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dABCabacCCDABABCcACc

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCcDbBdAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) AdADDa  a   b  A  Bd

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCaBdADdBBCDDAABDaBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ADA GÜLER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 451,493 354,550 30 35 56 77 479

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 16 1 15,67 78 11,51 11,70 7,70

Fen 20 20 0 20,00 100 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 78 9 75,00 83 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCDDBDCCDbBAcCDAbD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDdBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABabbbA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) Ad DDCCDCBDC AD BABC

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TANSUYU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 465,150 354,550 23 26 38 54 313

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 18 1 17,67 88 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 83 6 81,00 90 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dABCDDaDCCDABcBCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDCCDbB CCADABABC

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDDAABcCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YILMAZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 481,436 354,550 7 7 11 17 110

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 86 4 84,67 94 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDdDCABCDDaA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBbAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADBbADCCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEŞE NEFES ŞAHİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 469,637 354,550 19 22 32 44 259

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 17 2 16,33 82 11,51 11,70 7,70

Fen 20 20 0 20,00 100 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 84 5 82,33 91 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCaACDdDCABCDDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBD*ABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDbADCBDCCBABaCBA AD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADBAADCCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA KİRACI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 391,322 354,550 89 98 176 225 1309

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 9 8 6,33 32 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 3 16,00 80 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 70 17 64,33 71 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CcBAcCDACDBDCdcCDDcA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBbAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDaAaC  CCdAB dcccbD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCdbADBAADaCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR CENAY 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 480,154 354,550 10 10 14 20 129

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 86 4 84,67 94 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDBDCABCDDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DAaCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADCBDCCBABdCBAdAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADBAADCdBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN ARDAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 346,547 354,550 111 121 234 305 1918

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 1 0 1,00 5 11,51 11,70 7,70

Fen 20 14 6 12,00 60 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 56 13 51,67 57 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCcDaDCCDbBcBCDA D

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCbD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCA DCBd

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT)     D               

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) bCDcAADCdBCDaAAaDaBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN BERTAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 469,963 354,550 17 20 30 42 253

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 17 0 17,00 85 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 84 3 83,00 92 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDdDCABCbDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADCB CCBABC BA AD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDbCBDADBAADCCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ÇEHRELİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 412,967 354,550 73 80 134 175 1020

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 17 1 16,67 83 11,51 11,70 7,70

Fen 20 13 7 10,67 53 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 73 15 68,00 76 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BAdCDDBcCCDABcdabACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDaCDCB CCADA ABC

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DbDcAADCdBCDcAABaaaC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 7 65



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ SAADET AY DĞAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 279,855 354,550 124 134 303 398 2655

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 3 7 0,67 7 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 11,51 11,70 7,70

Fen 20 6 12 2,00 10 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 41 44 26,33 29 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBcBCDACDBDCABCaDdA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABdbDCBcC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDbcabd

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) cbcaBdacBD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) bDbdDa bCacbcdbcbd  

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BcbCBDbaccdbabB A ac

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 5 29

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 6 12 30



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZÜM ÖZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 470,771 354,550 16 19 27 39 238

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 16 2 15,33 77 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 84 4 82,67 92 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCDDBDCCDABABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDcBDCDAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT)  BADDCCDbB CCADABABa

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDDAAaDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ BURDURLU 3195 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 450,553 354,550 32 37 59 81 501

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 15 5 13,33 67 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 81 9 78,00 87 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDaABCDACDBDCABCcDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DcCBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADCBDCdBABbCcAdbD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDbCBDADBAADCCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ KUMRAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 458,948 354,550 26 30 45 62 384

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 19 1 18,67 93 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 82 8 79,33 88 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CcBABCDACcdDCABCDDdc

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DAdCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADCBcCCBABCCBAAAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADBAADCCBcACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKEN ERÇİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 384,924 354,550 93 103 185 238 1401

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 6 1 5,67 28 11,51 11,70 7,70

Fen 20 14 5 12,33 62 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 66 10 62,67 70 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dABCDDdDCCDABAdCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABaCDAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) AdADD  D         A  

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) D aBAADCBBCDccAaDaBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 5 70



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ANDİÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 304,218 354,550 121 131 287 374 2418

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 8 12 4,00 20 11,51 11,70 7,70

Fen 20 11 7 8,67 43 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 53 34 41,67 46 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDaABabdacccabcCaDdA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DAbBDAABaC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACAB 

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) bcCbDaccaCdbaCCBAdAc

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDaC DADB bbCCabACca

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 2 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 11 7 55



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR YILDIRIM 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 450,518 354,550 33 38 60 82 502

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,51 11,70 7,70

Fen 20 18 2 17,33 87 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 80 10 76,67 85 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CcBABbDACDdDCABCaDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBadABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) cDCADCBDCCBABCCBAdAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCdDADcAADCCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SATAYESH SAADAT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,954 354,550 53 58 90 120 760

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 3 16,00 80 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 76 14 71,33 79 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dAdCaDdDCCDABAcCcACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDdBDCbdA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDCCDbBDCCADdBABC

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DaDcAADCBBCDDAABaCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KARACA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,479 354,550 60 67 111 148 892

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 11 1 10,67 53 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 3 16,00 80 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 73 9 70,00 78 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCDDBcCCDABABCDACc

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBaCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABaCDAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBc

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABA DC DC  CbAD   B 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) *CDBAADCBBbDDAABDCBd

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA KOLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 473,245 354,550 15 18 26 37 205

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 20 0 20,00 100 11,51 11,70 7,70

Fen 20 20 0 20,00 100 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 84 6 82,00 91 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDaABCDACDBDCABCaDac

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDbAcDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCCBDADBAADCCBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL BOZKUŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 401,580 354,550 85 93 161 206 1181

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 10 4 8,67 43 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 2 16,33 82 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 68 14 63,33 70 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dABaaD DCCDABABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADbcDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCcAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CaBCABDCBc

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABAD aCDa  CadD  AB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DbDaAADC BCDDAABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 0 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 2 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DEMİR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 450,263 354,550 34 39 61 83 508

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 14 2 13,33 67 11,51 11,70 7,70

Fen 20 20 0 20,00 100 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 80 6 78,00 87 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) aABCDDdDCCDbBABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCDAb

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) AB DDCCDbBDCCdD  AB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ULAŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 326,939 354,550 118 128 260 337 2149

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 5 4 3,67 37 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 3 2 2,33 12 11,51 11,70 7,70

Fen 20 11 7 8,67 43 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 50 18 44,00 49 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) aDBABCD Cc DCABCbDdA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABbbD cDd

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDbA  C

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) c   bC            AD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) Ba C cbDcAADCddDACBb

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 0 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 11 7 55



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ACET 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 338,362 354,550 113 123 241 315 2016

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 3 8 0,33 2 11,51 11,70 7,70

Fen 20 14 4 12,67 63 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 56 21 49,00 54 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dABC DaDCCDbBABd ACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCcDbBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) aBDAcDCDbA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) dBbacddcaB     A    

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDcAADa BCDD AaDbBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 4 70



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA SELİMOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 409,136 354,550 76 83 141 183 1070

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 11 5 9,33 47 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 70 14 65,33 73 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABC DcDCaDABABdDAC 

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCaCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) aBDABDCbbA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBbABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDCCDaBD Ccb ab  

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDcAADCBBCDDAABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 2 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VENUS FİROUZİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 445,630 354,550 43 48 73 99 586

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 13 2 12,33 62 11,51 11,70 7,70

Fen 20 20 0 20,00 100 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 79 6 77,00 86 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dABCDDcDCCDABABCcACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDCCDC  C  DbcAB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 0 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AÇOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,931 354,550 57 63 105 139 855

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 13 0 13,00 65 11,51 11,70 7,70

Fen 20 16 4 14,67 73 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 74 9 71,00 79 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACcdDCABCDDaA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDbABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACAdD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DD ADCB C BA  C A AD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDaCBDADBAADaCacACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ SELİM YEŞİLDAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 402,817 354,550 80 88 156 200 1157

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 11 9 8,00 40 11,51 11,70 7,70

Fen 20 18 2 17,33 87 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 71 19 64,67 72 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCDDcDCCDABAdCcAbD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBcABDCbbA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBdABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABdDDCaDbdbCbADdcABb

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCaBAADCBBCDDAABDCBd

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELİZ TANRIYAKUL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 373,442 354,550 99 109 197 255 1548

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 9 7 6,67 33 11,51 11,70 7,70

Fen 20 14 6 12,00 60 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 64 22 56,67 63 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCDDdDbCDbBABCDACc

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCccCBbAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) aBDcBDCDAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) AdADcCbbCd a ADc AB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDcAcDaBBCDDbABcCdC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAYAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,849 354,550 74 81 137 178 1053

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 15 3 14,00 70 11,51 11,70 7,70

Fen 20 12 7 9,67 48 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 72 15 67,00 74 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBcBCDACDBDCABCDacA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DbBCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBaAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADbB CCBABbCdA AD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) Bb CBDAbBbADabaDAdBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 7 60



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS * ĞRA CİNDİOĞL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 432,647 354,550 52 57 89 119 748

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 15 4 13,67 68 11,51 11,70 7,70

Fen 20 15 4 13,67 68 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 77 11 73,33 81 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCaACDBDCABCDDcA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAABcC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) bDaADCB CdBABCCBAAdD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BD CBDADBAcDbbBDAbBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 4 75



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF GERÇEK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 466,610 354,550 20 23 34 47 292

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 3 16,00 80 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 84 6 82,00 91 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACaBDCABCDDBA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBDAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) DDCADbBDCCBABdCBAAAD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDabBDADBAADCCBaACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF HAKAN SAĞIR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 401,877 354,550 83 91 159 204 1177

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 1 15,67 78 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 9 0 9,00 45 11,51 11,70 7,70

Fen 20 14 1 13,67 68 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 67 4 65,67 73 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABC DaDCCDABABCDA  

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) bDCBDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT)  B  D   CB C AD  AB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) D DBAA C BCDc ABDCB 

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 1 70



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ASMİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 369,955 354,550 100 110 202 262 1597

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 4 6 2,00 20 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 8 12 4,00 20 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 2 16,33 82 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 59 29 49,33 55 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDBDCAB DDcA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) DcBbAcCccd

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DbbBccAcDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCcCaACbBD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) bDCdcddDaCccBCCdcccD

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDCC DADBAAcCbBDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 2 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BEREN ÖZDİNÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 402,435 354,550 82 90 158 202 1166

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 12 5 10,33 52 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 3 16,00 80 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 68 19 61,67 69 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dABCbDcDCCDABcBCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBdAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) dBDABDCbAA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCAcDaac

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) bBADD  DbB CCdDcBABd

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDcAADCBBCDcAABDaBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇAĞLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 387,907 354,550 92 102 183 233 1371

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 6 7 3,67 18 11,51 11,70 7,70

Fen 20 16 4 14,67 73 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 68 15 63,00 70 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) CDBABCDACDdDCABCDDaA

Cevap Anh. A CDBABCDACDBDCABCDDBA

Sözel (TAR) bABCADCBDC

Cevap Anh. A DABCADCBDC

Sözel (DİN) DACBbAABDC

Cevap Anh. A DACBDAABDC

Sözel (İNG) BCDCBACABD

Cevap Anh. A BCDCBACABD

Sayısal (MAT) Dca Dd   bBABd  Ac c

Cevap Anh. A DDCADCBDCCBABCCBAAAD

Sayısal (FEN) BDaCBDADcAADCbaDACBD

Cevap Anh. A BDCCBDADBAADCCBDACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP İ MEMİŞOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 456,338 354,550 27 31 50 68 412

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 18 1 17,67 88 11,51 11,70 7,70

Fen 20 19 1 18,67 93 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 79 10 75,67 84 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) cABCDDaaCCDABABCDACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCBDCBdAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbbA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCAdbCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADcCCDCBDCCADA ABC

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDBAADCBBCDcAABDCBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 3 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 419,726 354,550 66 73 120 158 943

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 14 1 13,67 68 11,51 11,70 7,70

Fen 20 16 3 15,00 75 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 72 12 68,00 76 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) dABCcDBDCCDABAdCcACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCaDCBCAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDbbbA

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADD dDCB CCAD  AB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DaDBAADCaBCDD ABDCBd

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 0 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 3 80



SONUÇ BELGESİ IQ 1146470801 8. Sınıf 2023 Gölge Deneme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRAL KARALOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,817 354,550 59 66 110 147 889

Katılımlar: 125 135 353 472 3414

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,40 15,51 11,75

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,13 8,13 6,03

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,87 7,86 6,32

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,82 8,86 6,61

Matematik 20 14 3 13,00 65 11,51 11,70 7,70

Fen 20 17 3 16,00 80 15,16 15,28 10,85

Toplam: 90 73 14 68,33 76 66,89 67,34 49,25

Sözel (TÜR) BABCaDBDCCDABAdCbACD

Cevap Anh. B BABCDDBDCCDABABCDACD

Sözel (TAR) ADCcDCabAD

Cevap Anh. B ADCBDCBCAD

Sözel (DİN) CBDABDCbAd

Cevap Anh. B CBDABDCDAA

Sözel (İNG) CDBCABDCBA

Cevap Anh. B CDBCABDCBA

Sayısal (MAT) ABADDCCDCBa bAD cAB 

Cevap Anh. B ABADDCCDCBDCCADABABC

Sayısal (FEN) DCDcAADCBBCDaAABDaBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBBCDDAABDCBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Hikâye edici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85
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