
SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA TAMER 24 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 351,142 370,290 3 111 111 585 1874

Katılımlar: 3 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,11 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,33 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,78 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,22 8,00 6,36

Matematik 20 7 6 5,00 25 9,22 9,27 7,95

Fen 20 13 6 11,00 55 13,89 14,14 12,09

Toplam: 90 59 23 51,33 57 61,55 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADBCBbAaCDDCCAcDaDdc

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDbDBACBc

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCadAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBbADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) cD aB  Bbdc  AC  CdD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdDCaBcDdACbaDCAB B

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 6 65



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ KESGİN 559 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 451,833 370,290 1 25 25 100 396

Katılımlar: 3 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,11 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,33 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,78 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,22 8,00 6,36

Matematik 20 16 4 14,67 73 9,22 9,27 7,95

Fen 20 17 3 16,00 80 13,89 14,14 12,09

Toplam: 90 81 9 78,00 87 61,55 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADBCBAABCDDCCABDaDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBdAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) AaADBDCabCBCbACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) dACDCDBADCAdcBDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YEİ Z TANRIYAKUL 522 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 381,563 370,290 2 83 83 418 1453

Katılımlar: 3 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,11 14,60 13,53

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,33 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,78 8,41 7,80

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,22 8,00 6,36

Matematik 20 11 9 8,00 40 9,22 9,27 7,95

Fen 20 16 4 14,67 73 13,89 14,14 12,09

Toplam: 90 64 26 55,33 61 61,55 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADAABCcCDDACDcBDdD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABaBcbBb

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACbCCa

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CbBbDBBCBa

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CaCBBaACbDdCBDCabbdb

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABcAaDCDbCcBDCABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 7 2 78

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YILMAZ 0 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 454,087 370,290 1 23 23 96 372

Katılımlar: 3 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,11 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,11 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,33 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,67 8,00 6,36

Matematik 20 17 3 16,00 80 8,33 9,27 7,95

Fen 20 20 0 20,00 100 16,78 14,14 12,09

Toplam: 90 82 8 79,33 88 61,33 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ddADAABCcCDDACDBBDba

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CBCaBaACADACBDCaDDBD

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACDCDACABDCABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİNAZ KUMRAL 327 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 319,451 370,290 3 129 129 710 2246

Katılımlar: 3 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 13,11 14,60 13,53

Tarih 10 5 4 3,67 37 6,11 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 9,33 8,41 7,80

İngilizce 10 5 2 4,33 43 7,67 8,00 6,36

Matematik 20 3 7 0,67 3 8,33 9,27 7,95

Fen 20 12 5 10,33 52 16,78 14,14 12,09

Toplam: 90 47 22 39,67 44 61,33 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ddADAABCBCD ACDcBD c

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) abcBCB bBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADA A CB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) C BAD a cD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT)  daB ab  Dd dD c    

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBbdcCDA  BDbAB BDd

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 2 44

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 5 60



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EREN DAĞKES 324 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 407,307 370,290 2 62 62 285 1080

Katılımlar: 3 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,11 14,60 13,53

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,11 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,33 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,67 8,00 6,36

Matematik 20 11 8 8,33 42 8,33 9,27 7,95

Fen 20 20 0 20,00 100 16,78 14,14 12,09

Toplam: 90 71 18 65,00 72 61,33 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADdCBAAcCcDCCAcDCDcD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABbAbBbCBd

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBaADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) dcAb aCBabBCCACBBCca

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCDBADCACABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN SU ÖZCAN 0 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 421,288 370,290 2 51 51 220 850

Katılımlar: 3 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,11 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,78 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,56 8,41 7,80

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,22 8,00 6,36

Matematik 20 11 5 9,33 47 10,33 9,27 7,95

Fen 20 17 2 16,33 82 12,56 14,14 12,09

Toplam: 90 74 11 70,33 78 63,55 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADBCBAABCDDCCABDbDcD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBcAbB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  DAD DCBaaa a CBBCdD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdDCDBADCAdABD ABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 2 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM İYİUY LU 0 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 311,000 370,290 3 132 132 732 2323

Katılımlar: 3 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 15,11 14,60 13,53

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,78 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,56 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,22 8,00 6,36

Matematik 20 10 10 6,67 33 10,33 9,27 7,95

Fen 20 7 13 2,67 13 12,56 14,14 12,09

Toplam: 90 52 38 39,33 44 63,55 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADaCBcAcCDDCaAcDaDdc

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) dBcADabCBd

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBaAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBbADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) AbbDBDCaadabdACBcCaD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) dbdcCcBbDbACbBadcBbc

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 7 13 35



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA NUR CENAY 0 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 464,133 370,290 1 17 17 69 235

Katılımlar: 3 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,11 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,78 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,56 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,22 8,00 6,36

Matematik 20 16 3 15,00 75 10,33 9,27 7,95

Fen 20 19 1 18,67 93 12,56 14,14 12,09

Toplam: 90 83 6 81,00 90 63,55 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADAABCBCDDACDBBDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBb

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CBCBBCACADACdDCab BD

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACDCDbCABDCABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇETİN 10 8-Ç

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 350,332 370,290 1 112 112 587 1885

Katılımlar: 1 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,00 14,60 13,53

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,67 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 8,41 7,80

İngilizce 10 3 1 2,67 27 2,67 8,00 6,36

Matematik 20 9 6 7,00 35 7,00 9,27 7,95

Fen 20 13 5 11,33 57 11,33 14,14 12,09

Toplam: 90 54 23 46,33 51 46,33 61,58 53,82

Sözel (TÜR) dcADAABCBCDDAdDccDbD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) aAABbBaDBb

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACAaCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) Cb    B  D

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) acCBBCAC cdC DCab   

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) A BACcCDACdBcCAB Bca

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 1 22

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 5 65



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA DOĞA DURMAZ 0 8-H

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 383,780 370,290 1 82 82 403 1415

Katılımlar: 1 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,00 14,60 13,53

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,00 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,67 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 8,00 6,36

Matematik 20 12 8 9,33 47 9,33 9,27 7,95

Fen 20 16 4 14,67 73 14,67 14,14 12,09

Toplam: 90 66 23 58,33 65 58,33 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcCBAABCDDCaAcDacBa

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) cBDADBcaBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCa AC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBbCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) bDADdaCBcadCCbCBBCcD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdDCDBADbACABDbABDc

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET İHSAN KÖKDOGAN 99 8-J

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,376 370,290 1 68 68 310 1134

Katılımlar: 1 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 12,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 9,00 8,41 7,80

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,67 8,00 6,36

Matematik 20 13 3 12,00 60 12,00 9,27 7,95

Fen 20 15 1 14,67 73 14,67 14,14 12,09

Toplam: 90 68 10 64,67 72 64,67 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcCBAdBC DCCABD Ddc

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBd

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCB AC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) B DCCaDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  DAD DCBb dCdACBBC D

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) dA DCDBADCA ABD AB B

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 7 1 78

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 1 75



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA  HALİTOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 269,996 370,290 127 139 139 806 2642

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 4 6 2,00 20 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 3 8 0,33 2 9,26 9,27 7,95

Fen 20 6 12 2,00 10 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 36 41 22,33 25 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADadBA BCDDdCAcDCbBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) cd daBcCca

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) AaADBCadAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) dcbCbBDAca

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) c    c    B bAacabaD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) cb DCDabcCAaddab dDa

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 0 4 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 6 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 6 12 30



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA DURU ACAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 279,276 370,290 125 137 137 791 2577

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 2 14 -2,67 -13 9,26 9,27 7,95

Fen 20 6 10 2,67 13 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 46 32 35,33 39 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) d ADAABbcCDDAC c aCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBcDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) aBADACA CB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBa

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT)  aaBad bcacddaC*bc  

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) bBab bCDcd acCABcc  

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 6 10 30



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SELİM AY OĞDU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 465,384 370,290 15 15 15 61 215

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,26 9,27 7,95

Fen 20 19 1 18,67 93 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 82 8 79,33 88 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADAABCBCDDACDBBDaD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CbBdDBBCBa

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) dBCBBaACADACBDCBDDBD

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACDCDACbBDCABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 7 2 78

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YAŞAR KARAOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,876 370,290 56 60 60 268 1020

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 10 7 7,67 38 9,26 9,27 7,95

Fen 20 17 3 16,00 80 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 74 13 69,67 77 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CdADAABCcCDDACDBcDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) adCBBCAd DdC DaBcD b

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABcACDCDACbBDCABDBcC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ZALOĞLU 962 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 388,315 370,290 75 81 81 382 1361

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 7 10 3,67 18 9,26 9,27 7,95

Fen 20 15 5 13,33 67 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 69 18 63,00 70 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADdCBAABCDDCCABDCDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDAaBbCBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) bDb Bcd aadbaACBBC b

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdDCbBAcCbCbBDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ URAS ARALI *L U 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 348,831 370,290 103 113 113 597 1913

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 2 3 1,00 10 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 10 6 8,00 40 9,26 9,27 7,95

Fen 20 16 4 14,67 73 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 54 27 45,00 50 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) dcADbABCaCDbcaDcBDCb

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DcABCBdDaA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADAdACCa

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) C  c Bc  b

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) ddbBBCACdDdCa CBD   

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABaAdbCDAdABDCABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 2 22

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP KAYA DALAKLI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 391,030 370,290 74 80 80 376 1322

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 10 2 9,33 47 9,26 9,27 7,95

Fen 20 16 3 15,00 75 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 66 11 62,33 69 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) dcA AABCBCDDACD dDa 

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAcBCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) C BADBBCdD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) adCBBCAC DAC D      

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBA DCDAdABDbABaBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 7 1 78

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 3 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN TOK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 351,313 370,290 102 110 110 584 1872

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 4 9,67 48 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 5 4 3,67 18 9,26 9,27 7,95

Fen 20 16 2 15,33 77 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 56 14 51,33 57 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) AD dBAA CD CCA Dbc a

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABbbDBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADa BCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) aBDC BDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)    D  d   d a CaBC D

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdDCD A CAdABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 7 1 78

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 2 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA KUĞU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 421,107 370,290 48 52 52 221 854

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 0 8,00 80 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 15 3 14,00 70 9,26 9,27 7,95

Fen 20 16 3 15,00 75 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 72 12 68,00 76 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADdCBAABCDcCCABDdaBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDA B CBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCB Aa

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDbDB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  DADB CBbadCCACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdbCDBADCcCABDCAB B

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 0 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 3 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TEMİZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,351 370,290 32 35 35 132 522

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 16 4 14,67 73 9,26 9,27 7,95

Fen 20 17 3 16,00 80 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 78 11 74,33 83 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CdADAABCBdDDACDBBDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) bAABCBdDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADA ACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CdCBBaACADACBDCBcDBb

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBAdDCDACdBDCABDBDd

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLIHAN ÇAKIROĞLUUU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 357,951 370,290 99 107 107 554 1788

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 7 1 6,67 67 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 9 5 7,33 37 9,26 9,27 7,95

Fen 20 15 4 13,67 68 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 58 20 51,33 57 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) d ADdABdcaDDACDcdDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABbB  BA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) aBADA A Cc

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBb

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT)  d aBa C DAC DCacD D

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBcd CDACABcCABDBDd

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 0 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 4 75



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA CENGİZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 335,478 370,290 111 121 121 661 2087

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 3 7 0,67 7 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 6 3 5,00 50 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 6 8 3,33 17 9,26 9,27 7,95

Fen 20 13 5 11,33 57 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 52 29 42,33 47 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) dBADAdBCcCDDcCDBBDCa

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) accBaadDaA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADdCACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDaADBB ca

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CBbaBadC  d  D ab cD

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN)  dBAdcCDACABD ABDcDd

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 6 2 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 5 65



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA TÜRKER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 398,780 370,290 68 74 74 341 1224

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 10 7 7,67 38 9,26 9,27 7,95

Fen 20 17 3 16,00 80 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 68 17 62,33 69 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcCBAAcCDDCCA DCDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) cBDbDBbCBd

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCc AC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  DADB Cdba bbAbBBCaD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdDCcBADCAdABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATLAS YURDAER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 399,607 370,290 66 72 72 337 1212

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 9 6 7,00 35 9,26 9,27 7,95

Fen 20 16 4 14,67 73 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 69 15 64,00 71 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADBCBAABCDDCCABDaDdD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADdACaB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCB AC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBbADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  Dd   CBaCdddACBBa D

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BbdDCDBADCAbABDbABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100
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40
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN PEHLİVANOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 367,340 370,290 93 101 101 502 1655

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 8 5 6,33 32 9,26 9,27 7,95

Fen 20 16 4 14,67 73 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 61 21 54,00 60 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADaCBAAaCDDCCABDbadc

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDAaBACBc

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADAbBCc Ab

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBaADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADdD   caa b ACBBC  

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAaDCcBADCAdABDCABaB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE PELİN COŞKUN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 453,039 370,290 22 24 24 99 381

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,26 9,27 7,95

Fen 20 19 1 18,67 93 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 79 9 76,00 84 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CBADbABCBCDDACDc DaD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBaDB 

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADAdACCa

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CBCBBCACADACBDCabDBD

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACDCDbCABDCABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZAD ARAS KARAKOÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 467,093 370,290 14 14 14 56 199

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,26 9,27 7,95

Fen 20 20 0 20,00 100 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 83 6 81,00 90 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADdCBAAcCDDCCABDbDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACcB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCB AC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADADBDCabCBCCACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCDBADCACABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÇAKAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 348,039 370,290 104 114 114 601 1922

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 6 9 3,00 15 9,26 9,27 7,95

Fen 20 13 7 10,67 53 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 57 24 49,00 54 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADd BAABCDDCCAcDCDdD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) cBbA BbCBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCB A 

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDbCBbADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  DbD D aaaaCd CdaC a

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdDbDaAcCACABcbABcB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 0 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 7 65



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE FARSAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 372,840 370,290 88 96 96 472 1580

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 12 6 10,00 50 9,26 9,27 7,95

Fen 20 13 6 11,00 55 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 63 23 55,33 61 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcCBAAcCDDCCAcDbDdc

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADB CBc

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBdAb

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBaaCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) dcbDB CBa BCCACaBCaD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdcCD ccCACABDbABaB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 7 2 78

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 6 65



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE YAMANER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 394,266 370,290 70 76 76 360 1290

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 7 5 5,33 27 9,26 9,27 7,95

Fen 20 18 0 18,00 90 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 67 8 64,33 71 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CBADAABCcCD ACDcBDa 

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR)  AABCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBAD  ACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) adCBB  C  AC  Caa  c

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) A BACDCDACABDCABDB C

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 0 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT GÜZEL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 458,538 370,290 19 20 20 83 319

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,26 9,27 7,95

Fen 20 18 2 17,33 87 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 82 8 79,33 88 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcCBAABCcDCCABDdDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBc

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADADBDCaDCBCdACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) dACDCDBADCACABDbABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN TURNA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 399,001 370,290 67 73 73 339 1218

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 9 6 7,00 35 9,26 9,27 7,95

Fen 20 16 4 14,67 73 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 69 16 63,67 71 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADAABCBCDDACDcBDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DbABCBBDaA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACAbCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBb

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) aabBBa C  dCBDCdDD  

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) bBBAdDCDACbBDaABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL SİNEM KARAMAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,749 370,290 45 48 48 199 768

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 12 3 11,00 55 9,26 9,27 7,95

Fen 20 19 1 18,67 93 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 75 10 71,67 80 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADdCBAABCDDCCABDaDdc

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBbAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDbDB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)   A   dabCBCCACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCDBAbCACABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ÖZKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 374,061 370,290 86 94 94 466 1567

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 9 8 6,33 32 9,26 9,27 7,95

Fen 20 12 6 10,00 50 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 63 22 55,67 62 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CaADAABCBCDDACDBBDbD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBdaBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CbBdDBBaBa

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) ddCaBdAC DdCBDCab  b

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABc dDCDACbBD ABccDa

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 6 3 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 6 60



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRİN ÖZTOP 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 448,537 370,290 28 31 31 114 445

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,26 9,27 7,95

Fen 20 18 2 17,33 87 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 80 10 76,67 85 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcCBAABCDDCCABDCDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBd

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBaAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) dDADBDCBbCdCdACBBCcD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdDCaBADCACABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL ÜSTE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 329,450 370,290 116 126 126 681 2157

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 4 5 2,33 23 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 4 5 2,33 23 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 8 8 5,33 27 9,26 9,27 7,95

Fen 20 12 7 9,67 48 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 50 30 40,00 44 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADBd AAcCDDCb cDCDdD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABacb dCBd

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCB AC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) cBaadBDAc 

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  DAbB b caB CcdaBCdD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdcCDcbc AaABDCABcB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 5 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 7 60



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARACASU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 413,804 370,290 54 58 58 249 970

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 9 8 6,33 32 9,26 9,27 7,95

Fen 20 18 2 17,33 87 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 73 14 68,33 76 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CBADAABCBCcDACDBBDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DbdBCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADAaACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT)  daBB AC adCdaCBbcBD

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACcCDACABDbABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100
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60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ŞENGÜL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,294 370,290 34 37 37 153 593

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,26 9,27 7,95

Fen 20 19 1 18,67 93 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 78 12 74,00 82 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ddADAABCBCDDACDBdDbD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAcBCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACbCCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) dBdBBdACbDACBDCBbDBD

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACDCDACABDCABDBcC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA DÜNDAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 330,135 370,290 115 125 125 679 2150

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 7 0 7,00 70 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 6 2 5,33 27 9,26 9,27 7,95

Fen 20 6 7 3,67 18 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 51 16 45,67 51 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADaaBAdBCDDCCA DCDcD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABbAbBACBc

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBC  A 

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)   A B Ca    a  B C D

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BbbbCb  cCAb  D   Dd

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 6 7 30



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM ÇİÇEK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 312,969 370,290 120 131 131 726 2304

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 3 13 -1,33 -7 9,26 9,27 7,95

Fen 20 13 7 10,67 53 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 52 34 40,67 45 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CaADAABCcCDDACDcdcbD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAcBaBcDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) aBADbabCCa

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) aB dcadabaACcabab   

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) bBaAdcCaACbBDCABcBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 4 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 7 65



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DEĞER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 462,285 370,290 17 18 18 75 266

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,26 9,27 7,95

Fen 20 18 2 17,33 87 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 81 9 78,00 87 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACcB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCbC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBaAcB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADADBDCBbadCCACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCacADCACABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ASLAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 362,971 370,290 96 104 104 529 1720

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 9 10 5,67 28 9,26 9,27 7,95

Fen 20 16 4 14,67 73 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 60 29 50,33 56 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADBCBbAaCDDCCAcDCbdD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDbadcCBc

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADAcBCB*AC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BaDCCBcbDB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) bDda DdacacCaACBBCaD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCaBADbACABDbABaB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 7 2 78

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARDA KAYA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 366,818 370,290 94 102 102 507 1665

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 4 7 1,67 8 9,26 9,27 7,95

Fen 20 19 1 18,67 93 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 64 17 58,33 65 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADdaBAAcCDDCCbcDaaBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBdCBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCcCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) bcd  cCB Ccb  a    D

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCbBADCACABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE KARAKAYACI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 371,007 370,290 91 99 99 484 1614

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 10 6 8,00 40 9,26 9,27 7,95

Fen 20 14 6 12,00 60 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 62 22 54,67 61 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADbABCBCDDACDcBcaD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABaBcbBb

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADA A CB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBa

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) adCBBC C aACdaCBa  D

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBAdcCDAaABDCAacBDd

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÇELİK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 370,831 370,290 92 100 100 485 1615

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 4 0 4,00 40 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 4 6 2,00 10 9,26 9,27 7,95

Fen 20 19 1 18,67 93 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 61 13 56,67 63 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcdBAABCDDCCAcDCDcc

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABbADBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADAD      

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) bDA  bCc aBba       

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCDBADCACABDbABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 0 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ATEŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,204 370,290 41 44 44 179 688

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 13 5 11,33 57 9,26 9,27 7,95

Fen 20 16 4 14,67 73 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 77 11 73,33 81 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CBADAABCBCDDACDBBDaD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACdB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CdCaBaACADACBDCaaD  

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBAdbCbbCABDCABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN DEDELER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 331,596 370,290 113 123 123 674 2133

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 2 5 0,33 3 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 4 4 2,67 27 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 7 4 5,67 28 9,26 9,27 7,95

Fen 20 14 5 12,33 62 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 47 27 38,00 42 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CaADAABCcCD dbDcdDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) bdcBCda   

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADdaACCc

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) dD c aBbBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT)  a BB  C DbCaD Bb   

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) AdBAdcCDAb BaCABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 1 2 25
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 4 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 5 70



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ASEFOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 353,076 370,290 101 109 109 579 1859

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 10 7 7,67 38 9,26 9,27 7,95

Fen 20 11 9 8,00 40 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 61 24 53,00 59 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ddADAABCaCDDACDcc bD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBdDBb

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDB DBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) C CaBbbC DACcDCcbcB 

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) dBccCDCDAacdDbABcBcC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 0 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 11 9 55



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR CANKURT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 427,758 370,290 43 46 46 195 746

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 13 6 11,00 55 9,26 9,27 7,95

Fen 20 18 2 17,33 87 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 75 14 70,33 78 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CBADAABCcCDDACDBdDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAcBCBdaBd

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CBCBBCACbDdCBaCBb cb

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBAdDCDACABDCABDBcC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR KATIKSIZ 108 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 480,154 370,290 4 4 4 16 56

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,26 9,27 7,95

Fen 20 19 1 18,67 93 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 86 4 84,67 94 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBd

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADADBDCaDaBCCACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCaBADCACABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR YILDIZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 482,460 370,290 2 2 2 11 40

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,26 9,27 7,95

Fen 20 19 1 18,67 93 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 87 3 86,00 96 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADADBaCBDCBCdACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCDBADCAdABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ BEREN KURT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 456,953 370,290 21 22 22 89 338

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,26 9,27 7,95

Fen 20 19 1 18,67 93 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 80 10 76,67 85 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADAABCBCDcACDcBDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBBDac

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADAdACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBbDBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CBCBBaACADACBDCBaDBD

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACcCDACABDCABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ INAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 468,699 370,290 11 11 11 49 175

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,26 9,27 7,95

Fen 20 20 0 20,00 100 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 84 5 82,33 91 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CdADAABCBCDDACDBBDdD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADA ACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) aBCBBCACADACBDCaaDBD

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACDCDACABDCABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KÖSE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 472,372 370,290 9 9 9 35 131

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,26 9,27 7,95

Fen 20 19 1 18,67 93 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 84 6 82,00 91 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADAABCBCDDACDBBDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBBbBb

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CBCBBaACADACBDCaDDBD

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBAdDCDACABDCABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN DEMİRALP 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 372,576 370,290 89 97 97 474 1583

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 9 7 6,67 33 9,26 9,27 7,95

Fen 20 14 6 12,00 60 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 65 21 58,00 64 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ddADAABCBCcDACDBcDCb

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAcBCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) cBADACAbCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) bB BdCc ADbacDCBaD  

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBAdDCabCABDCAacBcC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLŞAT SEKER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,223 370,290 40 43 43 178 687

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 14 3 13,00 65 9,26 9,27 7,95

Fen 20 19 0 19,00 95 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 74 8 71,33 79 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADBCBAAcCD CCA DdDBc

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCB bC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BB CCBaADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADA  DCBbbdCCACBBC D

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCDBADCACABD ABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 0 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 0 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU AYKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 357,408 370,290 100 108 108 557 1798

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 5 3 4,00 40 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 9 5 7,33 37 9,26 9,27 7,95

Fen 20 14 6 12,00 60 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 59 23 51,33 57 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcdBAAcCDDCdAcDCacD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) cBDb dACB 

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BaDCCBDbDB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  bA  bCB aB C dBBCcD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdcCDcdDCACbBDbABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 0 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 7 2 78

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE HACIOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 474,559 370,290 6 6 6 26 105

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,26 9,27 7,95

Fen 20 19 1 18,67 93 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 85 5 83,33 93 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADdCBAABCDDCCABDCDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBdAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADADBDCBaCdCCACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdDCDBADCACABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DALKIRAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,945 370,290 61 66 66 305 1122

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 10 7 7,67 38 9,26 9,27 7,95

Fen 20 18 2 17,33 87 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 70 17 64,33 71 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcdBAABCDDCCAcDCDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABbADBACBc

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBbAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCdBcADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  DA  DCaaCdCaACBcadD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdDCDBADCACbBDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DEMİRÖRS 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 416,050 370,290 53 57 57 242 940

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 12 5 10,33 52 9,26 9,27 7,95

Fen 20 18 2 17,33 87 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 73 14 68,33 76 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcCBbAcCDDCCABDaDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADdDBCBCAa

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBaADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  DA B CabCdCdACBBCdD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdDCDBADCACABDCABaB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA MELİS KOÇAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 380,987 370,290 78 86 86 423 1468

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 9 6 7,00 35 9,26 9,27 7,95

Fen 20 15 4 13,67 68 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 66 18 60,00 67 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) AbdCBAABCDaCCcBDbDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBa

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBdAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBaADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  aADBc a  BbaACBBC a

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) B dDCDBAbCAbABDbABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 4 75



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ÖZÇELİK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 296,295 370,290 123 135 135 767 2465

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 2 0 2,00 20 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 1 0 1,00 5 9,26 9,27 7,95

Fen 20 7 6 5,00 25 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 39 10 35,67 40 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) daADAABCcCD  CDc DC 

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) D  B      

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADA A CB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDB DBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT)              D      

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) b  d cCDAC d  ABcBc 

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 1 0 25
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 0 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 7 6 35



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOZKÜRT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,961 370,290 38 41 41 165 640

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 14 6 12,00 60 9,26 9,27 7,95

Fen 20 18 2 17,33 87 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 77 13 72,67 81 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CBADAABCBCDDACDcBDaD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABaBdDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBb

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) adbcBaACADACBDCBaDBD

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACDCDACbBDCABaBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DURLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 467,511 370,290 13 13 13 55 192

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 16 4 14,67 73 9,26 9,27 7,95

Fen 20 20 0 20,00 100 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 84 6 82,00 91 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADAABCBCDDACDBBDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) bAABCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) adCBBCACADdCBDCaDDBD

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACDCDACABDCABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100
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60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL ÇELİK 126 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 433,967 370,290 39 42 42 169 654

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 13 5 11,33 57 9,26 9,27 7,95

Fen 20 17 3 16,00 80 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 77 11 73,33 81 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADAABCBCDDACDBBDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACAbCd

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) dcaBBCAC DACBDCabD D

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBcdDCDACABDCABaBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İSSİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 416,281 370,290 52 56 56 241 938

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 11 7 8,67 43 9,26 9,27 7,95

Fen 20 19 1 18,67 93 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 74 13 69,67 77 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADAABCcCcDACDBBDbD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBdDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADA ACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) ddCB aACADdCBDdab BD

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACDCDAbABDCABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZGÜZEL 135 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 298,908 370,290 122 134 134 761 2437

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 2 15 -3,00 -15 9,26 9,27 7,95

Fen 20 12 7 9,67 48 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 47 39 34,00 38 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADAABCcCcDACDBdDCc

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DbbdCBBcaA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADddACCa

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CbBcDBBdBa

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) dabcc cC add Dbaccac

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) bBBcdbCDACABDb BDBcd

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 6 3 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 7 60



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTÜRK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,302 370,290 57 61 61 272 1032

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 11 8 8,33 42 9,26 9,27 7,95

Fen 20 15 5 13,33 67 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 73 15 68,00 76 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcCBAABCDDCCABDCDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCB Ab

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) dcAcB CabaaCCACaBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdDCbcADCACbBDCAaDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SERBEST 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 456,967 370,290 20 21 21 88 337

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 14 5 12,33 62 9,26 9,27 7,95

Fen 20 20 0 20,00 100 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 82 7 79,67 89 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADAABCBCDDACDBBDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBbDBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CdCBBCACADbCBDCabD a

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACDCDACABDCABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SU UZUN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 394,044 370,290 71 77 77 363 1294

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 11 3 10,00 50 9,26 9,27 7,95

Fen 20 16 4 14,67 73 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 67 17 61,33 68 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) dcADAABCBCDDACDBdDbc

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAdBCBBaBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBAaACACCa

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBa

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CcbBBCAC cAC D B   D

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBAdbCDACbBDCABaBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELYESA AYBAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 375,571 370,290 83 91 91 457 1541

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 10 7 7,67 38 9,26 9,27 7,95

Fen 20 14 5 12,33 62 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 66 20 59,33 66 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CBADAABCdCDDAbDcaDac

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAcBCaBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) adbBBCAC DACB Cdab c

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) AdBACcCDAdABaC BcBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 5 70



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AKTAŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 416,930 370,290 51 55 55 239 926

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,26 9,27 7,95

Fen 20 15 5 13,33 67 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 74 16 68,67 76 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADdCBAAcCDDCCAcDCaBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBd

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBbADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) bD*DBDCcaaBCCACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAbDCDcADaACbBDbABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DAĞLI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 447,547 370,290 29 32 32 118 458

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 16 2 15,33 77 9,26 9,27 7,95

Fen 20 16 4 14,67 73 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 79 9 76,00 84 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADBCBAAcCDDCCABDCDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACcd

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  DAD DCBbCBbCACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCDBbDCcbbBDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRKAAN ÇETİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 375,428 370,290 84 92 92 459 1544

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 1 14,67 73 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 7 0 7,00 70 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 9 4 7,67 38 9,26 9,27 7,95

Fen 20 12 4 10,67 53 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 61 10 57,67 64 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CBADbABCBCD ACD BD  

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCB DBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADA A C 

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CbBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT)  dCBBC C DACdaCc    

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) AdB dcCDA bBD AB BDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100
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60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 0 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 4 60



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KARADENİZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 360,084 370,290 98 106 106 546 1767

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 7 0 7,00 70 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 6 4 4,67 23 9,26 9,27 7,95

Fen 20 16 4 14,67 73 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 60 17 54,33 60 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) dcADAABCBCDDACDcdcaa

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DbABCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBA A A CB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) bDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT)  d B CbC  ACcD a    

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABcACcCDACABDCcBbBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ELA AKYÜREK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,423 370,290 62 67 67 309 1131

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 11 5 9,33 47 9,26 9,27 7,95

Fen 20 15 5 13,33 67 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 68 16 62,67 70 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADBCBAABCDDCCABDbDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDAbBACBc

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADAaBCB A 

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBbcDB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  aAD D BD cbbACaBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdbCDBADCcbdBDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL TÜRK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 451,734 370,290 23 26 26 101 400

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,26 9,27 7,95

Fen 20 20 0 20,00 100 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 80 9 77,00 86 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADdCBAABCDDCCABDaDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) dBDbDBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCA 

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADADBbCaDadCbACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCDBADCACABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NİSA AYGÜN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 278,519 370,290 126 138 138 792 2582

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 3 6 1,00 10 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 9,26 9,27 7,95

Fen 20 9 9 6,00 30 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 39 41 25,33 28 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADBdB ccCDaCCcBDCDaD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) cd caBAaBd

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBdAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BdbCadabbc

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) caAb  da ad adCBc  a

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN)  bbcCDBAD cabBDbABcd

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 1 3 25
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 7 22

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 9 9 45



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATOŞ ALKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 460,143 370,290 18 19 19 80 294

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,26 9,27 7,95

Fen 20 18 2 17,33 87 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 83 7 80,67 90 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CdADAABCcCDDACDBBDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CBCBBaAaADACBDCaDDBD

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACcCDACABDCAaDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ GÜRBÜZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 401,606 370,290 65 71 71 326 1181

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 5 5 3,33 33 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 11 4 9,67 48 9,26 9,27 7,95

Fen 20 15 4 13,67 68 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 67 17 61,33 68 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADBdBAABCDDCCAcDCDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDAbBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) dDADBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) dacaCBcADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  DcDB bB CBCb CB CBc

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCaadDCAdABD ABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 5 4 56

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 4 75



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KAYA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 366,388 370,290 95 103 103 510 1676

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 6 3 5,00 50 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 11 1 10,67 53 9,26 9,27 7,95

Fen 20 9 3 8,00 40 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 56 14 51,33 57 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) dcADAABCBCDDACDB  dD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBBDBd

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DdADAaA Ca

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) Cc ADBBCcb

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT)   CBB  C DAC DCBbD  

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN)  B   DCbA  c  ABcBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 6 2 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 9 3 45



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BARIŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 429,221 370,290 42 45 45 189 722

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 13 3 12,00 60 9,26 9,27 7,95

Fen 20 17 3 16,00 80 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 76 9 73,00 81 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcdBAABCDDCCABDCDdD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDA BACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  aA B CB CcCCbCBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdcCDBADCACABDCABaB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 0 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN YEKTA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 405,197 370,290 60 65 65 304 1119

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,26 9,27 7,95

Fen 20 14 6 12,00 60 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 68 22 60,67 67 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcCBAdBCcDCCAcDaDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) bBDADdcCBa

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCbC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCacaADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADADBDCBbadCCACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) dACbCaBAcCACABDdABaB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 7 2 78

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYMA MAARAVİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 373,271 370,290 87 95 95 469 1573

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 8 2 7,33 37 9,26 9,27 7,95

Fen 20 17 1 16,67 83 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 60 15 55,00 61 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADAABCaCcDACDcdcCa

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DbAdCB DBb

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADA d CB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBa

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) C  B CAC   CaDCa    

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACDCDA dBDCABDB C

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 1 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMA DEDELER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 336,518 370,290 109 119 119 654 2070

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 3 3 2,00 20 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 7 3 6,00 30 9,26 9,27 7,95

Fen 20 12 7 9,67 48 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 49 26 40,33 45 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcCBAAcCDDCCABDdcdD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) cBDADabbBd

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADAaBCaaAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG)    C BbAbd

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  DA   C   d aACB C a

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) dbdcCDcADaACABD ABaB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 2 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 7 60



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DURĞUT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 219,121 370,290 129 141 141 832 2864

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 9,26 9,27 7,95

Fen 20 3 15 -2,00 -10 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 26 61 5,67 6 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) dccDAABCdbcDAC cBcCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) acccaccbBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) aBADdCdCaB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) dacdbccada

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) dBaaddbaAbbdBbacabcD

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) bBadacbcbbdda  daaDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 0 4 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 9 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 3 15 15



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL GÜNGÖR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 451,240 370,290 24 27 27 104 406

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,26 9,27 7,95

Fen 20 18 1 17,67 88 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 78 9 75,00 83 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CdADAABCBCDDACDBBDaD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DbAdCBB BA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACA CB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBa

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CdCBBCACADACBDCBbbBD

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACDCDACABDCA DBbC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 1 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKAY FIRAT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,885 370,290 33 36 36 149 585

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 16 4 14,67 73 9,26 9,27 7,95

Fen 20 17 3 16,00 80 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 76 13 71,67 80 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcCBAABCDDCCABDbDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDAadACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADdDBCB AC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBbADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADADBDCBaCcCdACBBCcD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) dACDCDBADCACbBDbABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ ÇAMDALI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 446,149 370,290 30 33 33 123 475

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 15 3 14,00 70 9,26 9,27 7,95

Fen 20 18 2 17,33 87 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 79 9 76,00 84 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcCBAABCDDCCABDbDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBc

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAa

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADAD DCBbCdCdACB CBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACcCDcADCACABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ULUDERE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 375,384 370,290 85 93 93 460 1546

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 4 6 2,00 20 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 12 3 11,00 55 9,26 9,27 7,95

Fen 20 15 5 13,33 67 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 60 25 51,67 57 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CBADAdBCdCDaACDcBcCb

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAcBCBBbBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) aBADAdACCc

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) aadAcBBaBb

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT)   CaBCAC DACaDCcD  D

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABcAbcCDACbBDCABDBcC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 5 44

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARAN HAKBİLEN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 436,366 370,290 35 38 38 154 609

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 16 4 14,67 73 9,26 9,27 7,95

Fen 20 15 5 13,33 67 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 78 12 74,00 82 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcCBAABCDDCCABDCDdD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBbADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADADBcCBcaBCCACBBCdD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdDCDdADdACbBDCAaDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 15 5 75



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ATEŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 468,321 370,290 12 12 12 51 183

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,26 9,27 7,95

Fen 20 17 3 16,00 80 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 83 7 80,67 90 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcCBAABCDDCCABDCDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCaCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBaADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADADBDCBcCBCCACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdDCDcADCACABDaABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AYAYDIN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 391,644 370,290 73 79 79 374 1314

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 10 6 8,00 40 9,26 9,27 7,95

Fen 20 17 3 16,00 80 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 69 17 63,33 70 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADddBAABCDcCCccDCaBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACaB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCdBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  DADB Cab c adCBBCaD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACcCDaAcCACABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUTAY ATILGAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 420,381 370,290 49 53 53 224 863

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 12 8 9,33 47 9,26 9,27 7,95

Fen 20 19 1 18,67 93 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 74 15 69,00 77 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CBADAABCBCDDAaDBBcCb

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) bAABCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADA ACCc

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBa

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) ddCBBaACADACaDCabbBc

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACDCbACABDCABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETALİ DALGIÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 326,710 370,290 117 127 127 688 2181

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 7 7 4,67 23 9,26 9,27 7,95

Fen 20 11 9 8,00 40 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 55 29 45,33 50 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADabBAAcCDDCbdcDabBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) dBcADBACBc

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADdDBCBbAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  bAc   Bbac ddCBBC D

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) dbbDCcBAbaAbABDaABDd

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 11 9 55



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETFATİHKORKMAZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 204,495 370,290 130 142 142 833 2903

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 13 -1,33 -7 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 3 6 1,00 10 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 3 6 1,00 10 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 4 10 0,67 3 9,26 9,27 7,95

Fen 20 6 14 1,33 7 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 22 55 3,67 4 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) cac B A dbadbAcbbac 

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) cBD Dcbdac

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) AacD Caddb

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) Bcab BDcba

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  cd abCcb d Cba BC b

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BcbDacBccabddBcdbBDc

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 6 22

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 6 14 30



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BİLİCİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 474,388 370,290 7 7 7 27 108

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,26 9,27 7,95

Fen 20 20 0 20,00 100 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 85 5 83,33 93 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADdCBAABCDDCCABDdDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBd

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADADBDCBaCdCCACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCDBADCACABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ELİF AYYILDIZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 334,963 370,290 112 122 122 664 2098

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 2 1 1,67 17 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 3 2 2,33 23 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 4 3 3,00 15 9,26 9,27 7,95

Fen 20 16 4 14,67 73 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 47 17 41,33 46 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) AcddBAABCD CCAcDabBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) b      CB 

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAa

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BB     cDa

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)       Ca    adCB C  

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) dACDCbBADbACABDCABaB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 1 0 25
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 2 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA ARSLAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 336,445 370,290 110 120 120 656 2072

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 5 3 4,00 40 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 7 1 6,67 67 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 6 2 5,33 27 9,26 9,27 7,95

Fen 20 10 4 8,67 43 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 50 14 45,33 50 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CBADdABCBCDD a B Dbc

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DbABdB Da 

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADA ACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) Cc ADBBCB 

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CB   a C DA  a  D   

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBb cCD dABDb B  D 

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 0 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 7 1 78

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 10 4 50



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EMİN ALAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 342,724 370,290 106 116 116 621 1985

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 3 12 -1,00 -5 9,26 9,27 7,95

Fen 20 16 4 14,67 73 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 60 25 51,67 57 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) dcADAABacCDDACDBdDaD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBdDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDaADBBCBb

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) dabBc dacadC aC c  c

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) bBBAdDCDAdABDCABaBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ADA GÜLER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 406,246 370,290 58 63 63 296 1101

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 11 6 9,00 45 9,26 9,27 7,95

Fen 20 18 2 17,33 87 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 69 18 63,00 70 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CdADAABCBCDDACDBacCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) bbcBCcaDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACAbCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBa

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) ac BBCACADACdDCab  a

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) AdBACDCDACABDCABbBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100
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60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TANSUYU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 473,051 370,290 8 8 8 32 126

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 18 1 17,67 88 9,26 9,27 7,95

Fen 20 19 1 18,67 93 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 85 4 83,67 93 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADAABCBCDDACDBBDdD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CBCBBCAC DACBDCBbDBD

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBAdDCDACABDCABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YILMAZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 488,347 370,290 1 1 1 4 15

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,26 9,27 7,95

Fen 20 20 0 20,00 100 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 88 2 87,33 97 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CdADAABCBCDDACDBBDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CBCBBCACADACBDCaDDBD

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACDCDACABDCABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA KİRACI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 406,125 370,290 59 64 64 299 1106

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 12 6 10,00 50 9,26 9,27 7,95

Fen 20 14 6 12,00 60 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 73 15 68,00 76 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADdCBAABCDDCCAcDCDaD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  DdD aCBDadCaACBBCcD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdDCbBADCddABDbAaDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN ARDAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 339,752 370,290 107 117 117 641 2032

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,04 8,00 6,36

Fen 20 13 6 11,00 55 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 55 10 51,67 57 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CdADbABCBCDD CDc  CD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAdBCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDB DBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (FEN) AdBACDCDAdbBD ABaBbd

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 0 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 6 65



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ASAF GÖ Z*ŞI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 379,573 370,290 79 87 87 431 1489

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 6 7 3,67 18 9,26 9,27 7,95

Fen 20 14 4 12,67 63 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 65 15 60,00 67 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CBADAABCcCDDACDB DCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBdDBb

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDaADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CabBBd C bAC ab a   

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABaAdDCD bbBDCABDB C

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 4 70



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FATİH ÖZDEN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 471,507 370,290 10 10 10 40 143

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,26 9,27 7,95

Fen 20 19 1 18,67 93 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 85 5 83,33 93 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADdCBAAcCDDCCABDCDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) AbADBDCaDCBCCACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDbDBADCACABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜNDOĞDU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 381,132 370,290 77 85 85 422 1466

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 5 2 4,33 43 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 13 4 11,67 58 9,26 9,27 7,95

Fen 20 12 5 10,33 52 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 61 18 55,00 61 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) AD dBAAcCDDCCABDCD a

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDcbBACBc

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBbAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) B cCCd A B

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  DAbB Cab dCCACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAbDCD Ac Ad BDCAabB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 5 2 56

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 5 60



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ÇEHRELİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 331,383 370,290 114 124 124 676 2137

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 7 12 3,00 15 9,26 9,27 7,95

Fen 20 11 9 8,00 40 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 59 30 49,00 54 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADddBAABaDDCCAcbaaBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADAcBCBbAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) cDAadcCcbbdCaAbcBd D

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdcCDBccaAbbBDaABcB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100
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60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 11 9 55



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ SAADET AYDOĞAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 288,066 370,290 124 136 136 779 2523

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 4 5 2,33 23 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 9,26 9,27 7,95

Fen 20 10 8 7,33 37 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 41 37 28,67 32 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADAABCaCDaACDccDa 

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DcdBCBa db

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCd

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) Ca c ad   

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) aBdcBacb DbdBa db db

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBAdcC AddBDC Bcdba

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 4 11

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 10 8 50



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZÜM ÖZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 449,320 370,290 26 29 29 110 435

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 15 3 14,00 70 9,26 9,27 7,95

Fen 20 18 2 17,33 87 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 79 9 76,00 84 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CBADAABCBCDDACDcBDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBdcBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACAaCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CBCBBCAC aACaDCBbD D

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACDCaACABDbABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ BURDURLU 3195 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,713 370,290 46 49 49 208 811

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,26 9,27 7,95

Fen 20 14 6 12,00 60 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 75 15 70,00 78 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CdADAABCcCDaACDcBDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBdDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADdCACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CBCBBCACbDACBDCaaDBD

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) AdBAdbCDACbBDbABDBbC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ KUMRAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 449,870 370,290 25 28 28 107 429

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 16 3 15,00 75 9,26 9,27 7,95

Fen 20 18 2 17,33 87 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 78 11 74,33 83 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADBCBAABCDDCCABDCaBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDAcBACBd

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADdDBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) aBDCCBDbDB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADADBDCBbbB bACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCDBADCACbBDCAaDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 7 2 78

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKEN ERÇİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 337,906 370,290 108 118 118 650 2058

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 4 5 2,33 12 9,26 9,27 7,95

Fen 20 12 5 10,33 52 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 55 19 48,67 54 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADAABCcCDDACDc aaD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DdABbaBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADA ACCc

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT)  d c d d  AC DC b   

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABa dbCaAC BD AaDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 5 60



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ANDİÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 299,362 370,290 121 133 133 760 2431

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 3 7 0,67 7 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 7 10 3,67 18 9,26 9,27 7,95

Fen 20 8 9 5,00 25 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 46 35 34,33 38 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) dcADAABCcCDDAC c  ac

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBBDBb

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADAdACCc

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDabbaadBc

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) dBCBBdbCA ddcD a bdb

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABcAdbCbAC Ba bac Db

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 6 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 8 9 40



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR MERT ŞEKER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 412,878 370,290 55 59 59 259 990

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 14 4 12,67 63 9,26 9,27 7,95

Fen 20 17 3 16,00 80 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 73 15 68,00 76 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) dcADAABCcCDDACDccDdD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABbBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADAaACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CBCBBaAC DACBDCabD c

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBAdDCDACABDbAdDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR YILDIRIM 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 474,665 370,290 5 5 5 25 100

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 20 0 20,00 100 9,26 9,27 7,95

Fen 20 19 1 18,67 93 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 83 7 80,67 90 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcCBAABCDDCCABDCDdD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDAbBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) dDdDBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBbADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCDBADCAbABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 19 1 95



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SATAYESH SAADAT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,727 370,290 37 40 40 157 617

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 12 4 10,67 53 9,26 9,27 7,95

Fen 20 17 3 16,00 80 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 78 8 75,33 84 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CBADAABCcCDDACDBBDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBBDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CaCBBCACADACBada    

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBAdbCaACABDCABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KARACA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 427,619 370,290 44 47 47 196 748

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 11 3 10,00 50 9,26 9,27 7,95

Fen 20 18 2 17,33 87 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 75 9 72,00 80 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADBCBAABCDDaCABDaDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBc

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBdAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)    DB Cac d CACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCDBADCACdBDCABaB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KUCUR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 377,322 370,290 81 89 89 441 1514

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 7 9 4,00 20 9,26 9,27 7,95

Fen 20 16 4 14,67 73 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 65 21 58,00 64 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADAABCBCDDbCDcBDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABaBdaBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADAaACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBbDBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) bcCBc bCAabd DCaa B 

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) AdBAdDCDAdABDCABDBDb

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA KOLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 480,564 370,290 3 3 3 15 53

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,26 9,27 7,95

Fen 20 20 0 20,00 100 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 86 4 84,67 94 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcdBAABCDDCCABDCDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBd

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADADBDCBbCBCCACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCDBADCACABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100

0
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60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL BOZKUŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 375,809 370,290 82 90 90 453 1537

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 14 3 13,00 65 9,26 9,27 7,95

Fen 20 12 7 9,67 48 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 63 22 55,67 62 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) baADbABCBCcDACDcdDaD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABbB DBc

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) aBdDACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBdBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) aBCBBCAC aACBDCBb B 

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACcCbA bBDdABcBcd

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 0 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 7 60



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DEMİR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 419,545 370,290 50 54 54 231 885

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 8 5 6,33 32 9,26 9,27 7,95

Fen 20 18 2 17,33 87 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 73 10 69,67 77 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDAbBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBaAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBbADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)   bD Dba C CC CaBC a

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdDCDBADCACABDCABaB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 18 2 90



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ULAŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 268,908 370,290 128 140 140 808 2649

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 3 5,00 25 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 0 2 -0,67 -7 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 2 6 0,00 0 9,26 9,27 7,95

Fen 20 9 6 7,00 35 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 33 19 26,67 30 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) A c dAAcCDD         

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR)  a c      

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBaA 

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG)  BDCCBDcDB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  cc        d bC aa D

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) dA DCDcdc  dA DbAB B

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 7 1 78

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 9 6 45



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ACET 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 319,949 370,290 118 128 128 707 2241

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 1 14,67 73 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 0 4 -1,33 -7 9,26 9,27 7,95

Fen 20 12 7 9,67 48 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 48 18 42,00 47 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADd BAABCDDCCA DCD  

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR)  BDADBACBc

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) A dcBCadAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BB CbBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)    b          b  a c

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BA cCDcAcCbdABDdABcB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 7 1 78

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 12 7 60



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA SELİMOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 378,576 370,290 80 88 88 434 1499

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 10 7 7,67 38 9,26 9,27 7,95

Fen 20 14 6 12,00 60 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 65 22 57,67 64 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CaADAABCcCDDACDccDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAbBCdcDBb

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBaBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CadBa bC DcCBDCB aBb

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBAdDCcAaABDCAaDccC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AÇOĞLU 1334 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 403,720 370,290 63 69 69 314 1146

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 9 5 7,33 37 9,26 9,27 7,95

Fen 20 17 1 16,67 83 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 69 12 65,00 72 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CdADAABCcCDDACDBBDdD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBdDBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADA ACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDaADBBCBb

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) aaCBBdAC DAC D ab   

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) AB A cCDACABDCABDBDC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 1 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KINIŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 315,074 370,290 119 130 130 721 2290

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 4 8 1,33 7 9,26 9,27 7,95

Fen 20 9 10 5,67 28 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 51 28 41,67 46 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADAABCBCDDdCDccDaD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAbBaB cBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DcADAaA CB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) Cd d adC a C Dbac   

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) bBBA bCcAbcBcCABccca

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 1 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 9 10 45



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ SELİM YEŞİLDAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 422,335 370,290 47 50 50 216 831

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 13 6 11,00 55 9,26 9,27 7,95

Fen 20 17 3 16,00 80 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 74 15 69,00 77 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcCBAABCDDCCABDCDdD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDAbBACBd

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBdAb

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADAD DCcaadCdACcBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCDBAbCACAaDCABaB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS BUĞRA CİNDİOĞL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,786 370,290 36 39 39 156 615

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 16 4 14,67 73 9,26 9,27 7,95

Fen 20 17 3 16,00 80 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 78 12 74,00 82 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADddBAABCDDCCAcDCDdD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBaADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) dDADBDCabdBCCACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCaBADCACbBaCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF GERÇEK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 464,340 370,290 16 16 16 67 230

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 16 4 14,67 73 9,26 9,27 7,95

Fen 20 20 0 20,00 100 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 84 6 82,00 91 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADdCBAABCDDCCABDCaBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADADBDdacCBCCACaBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACDCDBADCACABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 20 0 100



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF HAKAN SAĞIR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 397,005 370,290 69 75 75 347 1248

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 12 2 11,33 57 9,26 9,27 7,95

Fen 20 16 3 15,00 75 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 68 13 63,67 71 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) AD CBAAcCDcCdABDbDdc

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) cBDADBACBa

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCB AC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  DbD  Ca  BCCACBBC D

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BA DCDBAcbAdABDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 3 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ASMİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 361,434 370,290 97 105 105 538 1746

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 9 11 5,33 27 9,26 9,27 7,95

Fen 20 16 4 14,67 73 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 59 30 49,00 54 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADAABCBCDDAdDcdDbD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABCBBDBb

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADA ACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) bDccccddcb

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CdbBBbACcccCaDCccDcc

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBAdDCDAdABDdABDBDd

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 8 11

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BEREN ÖZDİNÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 381,559 370,290 76 84 84 419 1454

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 11 7 8,67 43 9,26 9,27 7,95

Fen 20 14 6 12,00 60 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 65 22 57,67 64 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CcADAABCcCDDACDcBDaD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DcABCBcDBb

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCa

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDB DBBCBc

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) dd BBa CAadCBDCBbDBa

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBAdbCaAdABDaABDBbC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 0 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 14 6 70



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇAĞLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 345,082 370,290 105 115 115 617 1963

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 5 11 1,33 7 9,26 9,27 7,95

Fen 20 13 6 11,00 55 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 59 26 50,33 56 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) dcADAABCBCDDACDBdDaD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAdBbBccdA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CdbacaAC DdCdb aa  b

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) AB cdDCDACbBDbAaDBDa

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890

100
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60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 6 65



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ECE BATTAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 448,600 370,290 27 30 30 113 444

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 17 2 16,33 82 9,26 9,27 7,95

Fen 20 17 3 16,00 80 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 80 9 77,00 86 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADcCBAAcCDDCCAcDCDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBbAC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) A ADBDCaDCdCCACBBCBD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdDCaBADCACABDCABaB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890

100
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60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP İ MEMİŞOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 445,715 370,290 31 34 34 124 480

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,26 9,27 7,95

Fen 20 17 3 16,00 80 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 79 11 75,33 84 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADdbBAABCDDCdABDaDBD

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDADBACBB

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCBCbC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBDCCBaADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT) ADADBDCBaCBCCACBBCcD

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BACbCDBcDCACABDCAaDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 4 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 393,850 370,290 72 78 78 364 1297

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 9 7 6,67 33 9,26 9,27 7,95

Fen 20 17 3 16,00 80 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 69 17 63,33 70 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CdADAdBCcCDDACDcBDCD

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) DAABbBaDdA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) adCBBCAC  dacaCBb  D

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) ABBACbCDACbBDCABDBDd

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 3 1 75
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 17 3 85



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA KARA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 371,250 370,290 90 98 98 482 1611

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 10 7 7,67 38 9,26 9,27 7,95

Fen 20 13 6 11,00 55 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 64 22 56,67 63 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) CBADbABCBCDcACDcBDac

Cevap Anh. A CBADAABCBCDDACDBBDCD

Sözel (TAR) bAcBCBdaBA

Cevap Anh. A DAABCBBDBA

Sözel (DİN) DBADACACCB

Cevap Anh. A DBADACACCB

Sözel (İNG) CDBADBBCBD

Cevap Anh. A CDBADBBCBD

Sayısal (MAT) CBaaBCAd aACBDCab  c

Cevap Anh. A CBCBBCACADACBDCBDDBD

Sayısal (FEN) A BACDCDbCbBDCdacBcC

Cevap Anh. A ABBACDCDACABDCABDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 9 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 13 6 65



SONUÇ BELGESİ Paraf 01474808014 8. Snf MOR Müfredat İzleme 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRAL KARALOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 401,615 370,290 64 70 70 325 1180

Katılımlar: 130 142 142 836 2961

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,67 14,60 13,53

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,18 7,16 6,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,37 8,41 7,80

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,04 8,00 6,36

Matematik 20 12 6 10,00 50 9,26 9,27 7,95

Fen 20 16 4 14,67 73 14,13 14,14 12,09

Toplam: 90 69 17 63,33 70 61,66 61,58 53,82

Sözel (TÜR) ADdCBAABCDDCCAcDCb D

Cevap Anh. B ADBCBAABCDDCCABDCDBD

Sözel (TAR) ABDAbBAaBc

Cevap Anh. B ABDADBACBB

Sözel (DİN) ADADBCB AC

Cevap Anh. B ADADBCBCAC

Sözel (İNG) BBcCCBDADB

Cevap Anh. B BBDCCBDADB

Sayısal (MAT)  DADBDCabddbaACBBC D

Cevap Anh. B ADADBDCBDCBCCACBBCBD

Sayısal (FEN) BAdcCDBcDCACbBDCABDB

Cevap Anh. B BACDCDBADCACABDCABDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
İsmi Niteleyen ve Belirten Söz Varlığı (Sıfatlar) 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.4 2 2 50
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 8 1 89

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 20 16 4 80
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