
SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A A 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 287,100 195,870 3 4 7 10 11

SAY 184,663 250,620 86 110 145 185 195

EA 247,381 223,470 9 16 25 33 33

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 7 27,25 68 5,57 6,01 7,92

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 0,21 0,24 0,41

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 0,29 0,32 0,60

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,13 0,14 0,31

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 0,04 0,05 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 0,11 0,14 0,35

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 14 12,50 31 0,78 0,90 1,80

Toplam: 280 98 40 87,46 31 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 cDBDCAEA CD bDDEAEDBaAbBDEEAdcCE dCDAB E

Cevap Anahtarı A BDBDCAEABCDBCDDEAEDBDACBDEEAEECEBACDABAE

Sosyal-2  eDdAEb aEC EBccDA bEBC b  C bdb Dbdc ED      

Cevap Anahtarı A DCDBAECEDECAEBDBDABAEBCDAAECCDBCADABECEDBCDCBD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kişilik, kişilik gelişimi ve onu şekillendiren etkenleri tartışır. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Öğrenme stratejilerini bilir ve bunlardan yararlanır. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal etkileşim tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Dildeki anlam belirsizliğinin nedenlerini sorgular. 1 0 1 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Çok anlamlılığın sakıncalarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0
Zekâ türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ruh sağlığı açısından normal ve normal dışı kavramlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Kültürün toplumsal bütünleşmeye katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
İki değerli mantık dışında çok değerli mantık sistemleri olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A SİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 286,538 250,620 44 58 65 70 70

EA 214,353 223,470 70 89 111 134 137

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 21 8 19,00 63 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 26 10 23,50 59 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 7 7 5,25 38 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 8 4 7,00 54 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 22 17 17,75 44 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 101 46 88,96 32 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABeCBCbDABBaEABdCED DedbdAdaC  EBE D

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECaEaeCdbebEABEceEbE BBaEEEbEeADbBeacBD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 3 2 0 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 232,725 195,870 12 17 27 41 43

SAY 196,818 250,620 81 103 130 153 159

EA 244,251 223,470 16 26 36 44 44

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 4 1 3,75 63 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 8 3 7,25 40 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 8 22,00 55 5,57 6,01 7,92

Matematik-2 30 6 5 4,75 16 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 6 7 4,25 11 21,92 22,49 15,90

Toplam: 280 83 34 73,96 26 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDcD ACADB   bC DaAE  e AEDbEBddCEACbEBA

Cevap Anahtarı B BDBDEACADBBCDECDDBAECBDAAEDEEBAECEACDEBA

Matematik cDcDB  dCB  e     A   a       b  d      

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Sohbet 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 219,113 250,620 65 84 103 112 116

EA 184,468 223,470 83 104 135 171 183

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 9 3 8,25 28 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 9 3 8,25 21 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 4 5 2,75 20 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 2 4 1,00 8 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 2 7 0,25 2 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 8 16 4,00 10 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 70 38 59,96 21 90,30 91,94 83,55

Matematik eDBD   BCB        A  A   ab  C          

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri cbA  C b dEAe    E d d  dbE  ee AdEceb e

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,540 195,870 15 20 32 50 52

SAY 205,108 250,620 73 93 116 130 136

EA 242,748 223,470 18 28 40 49 49

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 11 19,25 48 5,57 6,01 7,92

Matematik-2 30 8 3 7,25 24 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 8 3 7,25 18 21,92 22,49 15,90

Toplam: 280 83 33 74,21 27 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 cDBDCAcc CD a DEAEbaDA BD EeEECEa  cdBcE

Cevap Anahtarı A BDBDCAEABCDBCDDEAEDBDACBDEEAEECEBACDABAE

Matematik  DBeABe   e      A BC  A                

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Sohbet 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Modernist Hikâye 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMRE EDİZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 229,318 250,620 62 81 96 104 107

EA 182,383 223,470 84 105 136 173 185

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 10 10 7,50 25 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 14 11 11,25 28 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 5 7 3,25 23 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 3 6 1,50 12 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 3 9 0,75 6 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 11 22 5,50 14 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 78 52 64,46 23 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBD BeeB e  c E A d  D bedCdb dC  EB  D

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AEbcbcdCeD b ABb ac c  BbEb eceAbddcccBD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 3 2 0 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Koni 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 272,777 195,870 4 5 9 14 15

SAY 205,813 250,620 72 92 115 128 134

EA 293,403 223,470 2 6 8 9 9

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 4 35,00 88 5,57 6,01 7,92

Matematik-2 30 8 2 7,50 25 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 8 2 7,50 19 21,92 22,49 15,90

Toplam: 280 97 25 90,21 32 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDBDCAEAcCDBCDDEAEDBDACBDEEAEECEBAdDABcc

Cevap Anahtarı A BDBDCAEABCDBCDDEAEDBDACBDEEAEECEBACDABAE

Matematik BD D Be BCC A  a                        

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Sohbet 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 353,598 250,620 9 16 17 17 17

EA 241,458 223,470 21 31 43 53 53

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 38 2 37,50 94 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 124 28 116,46 42 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEdCDACCACECBAEDaD

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri ECAEDCDDCCdABAAeBEEEeBBBdDEcEADCAAEBBDac

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Koni 2 2 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,050 195,870 22 30 47 75 79

SAY 231,753 250,620 60 79 93 101 104

EA 231,266 223,470 45 61 77 95 97

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 3 1 2,75 46 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 2 1 1,75 10 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 7 11,25 28 5,57 6,01 7,92

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 3 5 1,75 18 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 16 8 14,00 35 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 4 8 2,00 14 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 2 5 0,75 6 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 11 17 6,75 17 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 93 51 79,71 28 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDcD  CA         a      AEe Eae CEACacB 

Cevap Anahtarı B BDBDEACADBBCDECDDBAECBDAAEDEEBAECEACDEBA

Matematik BDBDc  BCB B A  EBA   C  b  b  dEb dEDdc

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri EbAEad a acAee  acEd de E  cE DCAdce D  

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Sohbet 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Koni 2 1 1 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 362,393 250,620 4 6 6 6 6

EA 244,933 223,470 10 17 27 35 35

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 38 1 37,75 94 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 31 8 29,00 73 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 122 28 114,46 41 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCAdCCEAEBE D

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECDEDCCCDaAEABEADECEBBBDEdEccCADbeAa Bc

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 284,548 250,620 46 60 67 72 72

EA 227,558 223,470 52 68 87 106 108

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 24 1 23,75 79 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 4 4 3,00 30 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 28 5 26,75 67 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 7 6 5,50 39 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 4 4 3,00 23 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 15 16 11,00 28 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 96 40 85,46 31 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABB  CC ABBEEABBCE ADAd CAdeCd EBa D

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AEacEae eDBAdA aA Ea   BaEdEccaADEe   db

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Koni 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 320,538 250,620 29 40 46 49 49

EA 228,948 223,470 49 65 84 102 104

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 25 3 24,25 81 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 29 5 27,75 69 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 30 9 27,75 69 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 112 33 103,21 37 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABBCBCCDABBcEAeBCEaADA CC bC   EB aD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECDEDCeCDBbEeBEAeECdBBBDEdEAEbA EBADbdD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Koni 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 299,523 250,620 39 52 59 64 64

EA 222,693 223,470 61 78 97 116 118

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 31 4 30,00 75 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 8 4 7,00 50 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 5 4 4,00 31 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 21 9 18,75 47 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 105 32 96,46 34 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDBCABCBCcDAE  BABDAaE bDAbCACECB EDE 

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri cdAEDC cCC AeAAeBb EaB  d E E DCAAEeBD  

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 200,013 250,620 79 100 125 143 149

EA 166,398 223,470 87 111 146 189 202

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 7 21 1,75 6 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 1 8 -1,00 -10 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 8 29 0,75 2 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 4 9 1,75 13 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 4 6 2,50 19 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 9 27 2,25 6 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 70 75 50,71 18 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDbcabcbCbdaebEbad ac bddaCcaCecbaede 

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri ccab cdCCceAEbacbe e B BDaEcecdcacBebdac

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 0 3 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
Koni 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 286,768 250,620 43 57 64 69 69

EA 234,508 223,470 37 52 66 80 82

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 33 6 31,50 79 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 5 9 2,75 20 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 4 7 2,25 17 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 13 21 7,75 19 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 99 46 86,96 31 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDBCABCBCBDAbBEBABDACEBbDAdCbCdCBAEbE 

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri dCAacCceCddAeecbBEEbde Bc bc eDdA EBd b 

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 332,103 250,620 20 30 33 35 35

EA 241,458 223,470 21 31 43 53 53

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 35 4 34,00 85 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 11 2 10,50 75 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 8 3 7,25 56 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 25 11 22,25 56 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 113 34 103,96 37 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADAdCCAdbCdAEB DD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECDE CCaDeAEABEAcE E BBbEdEbcCADbeAb Bb

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Koni 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 330,518 250,620 22 32 36 38 38

EA 234,508 223,470 37 52 66 80 82

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 33 6 31,50 79 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 29 11 26,25 66 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 115 36 105,46 38 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABcCBCCDABBdEABBCEDADAcCCAdCCdAEBE b

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECDEDCCCadAdABEAcEeEBBBDEdEbECADbecaABD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN   AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 368,473 250,620 1 1 1 1 1

EA 237,983 223,470 29 41 53 64 65

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 38 2 37,50 94 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 14 0 14,00 100 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 13 0 13,00 100 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 127 25 120,21 43 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDBCABCBCdDAEBEBABDACEBCDAdCACECBAEDED

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEbADCAAEBeDac

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA
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100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 330,808 250,620 21 31 35 37 37

EA 235,203 223,470 35 50 64 78 80

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 27 2 26,50 88 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 36 2 35,50 89 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 9 3 8,25 63 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 26 11 23,25 58 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 115 32 106,46 38 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDcCABCBCBDAEBEBAB ACEBCDAdCACECBAEDE 

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri bCAEDC DCCdAebAbBEEEeB BdDEEEbDCAcbBBDa 

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 338,708 250,620 14 23 25 27 27

EA 226,168 223,470 54 70 89 108 110

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 24 3 23,25 78 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 33 3 32,25 81 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 28 10 25,50 64 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 114 32 105,46 38 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBD BBCBCCD cBE ABBCEDADAdbCACCCEAEBE D

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECDEDCCCDBAdAcEcbECEBBBDEEdcceAbEB a BD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 326,543 250,620 25 36 40 43 43

EA 241,458 223,470 21 31 43 53 53

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 37 2 36,50 91 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 8 6 6,50 46 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 8 3 7,25 56 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 22 15 18,25 46 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 112 36 102,46 37 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDAbCACdCBAEDE 

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri EbAEDeaDedEAeAA cEEEbB BEaEcEcDCAcdaBDb 

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 367,773 250,620 2 2 2 2 2

EA 244,933 223,470 10 17 27 35 35

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 40 0 40,00 100 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 14 0 14,00 100 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 127 25 120,21 43 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri ECAEDCDDCCEABAAbBEEECBBBdDEEEADCAAbBBbac

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEFE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,450 195,870 19 25 38 60 63

SAY 211,453 250,620 69 88 108 118 124

EA 241,641 223,470 20 30 42 52 52

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 3 2 2,50 14 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 4 17,00 43 5,57 6,01 7,92

Matematik-2 30 10 2 9,50 32 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 10 2 9,50 24 21,92 22,49 15,90

Toplam: 280 81 25 74,21 27 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDBDCA A  Ddd D         D EA a E ACD BdE

Cevap Anahtarı A BDBDCAEABCDBCDDEAEDBDACBDEEAEECEBACDABAE

Matematik BD DABe  C       A  CE A     b          

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 0 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 236,803 250,620 58 76 89 95 98

EA 193,503 223,470 80 101 129 164 174

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 14 10 11,50 38 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 14 10 11,50 29 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 5 9 2,75 20 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 5 5 3,75 29 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 16 20 11,00 28 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 83 49 70,21 25 90,30 91,94 83,55

Matematik caBDe  BaBC DdEBaeAB AbEd DA d          

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri dbdEDaaeeCdABbA cE EdBc Eac EeDeAebBBDee

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 248,798 250,620 55 71 82 87 89

EA 196,978 223,470 78 98 124 159 167

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 17 5 15,75 39 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 7 4 6,00 43 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 2 4 1,00 8 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 12 14 8,50 21 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 82 38 71,96 26 90,30 91,94 83,55

Matematik eaBD   BCBCB  E aBA   a dCDA CA     ED  

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri EdAEDCe  b AaA  aE d c  d Ec bDeA bBdb  

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 229,748 250,620 61 80 94 102 105

EA 188,638 223,470 81 102 131 166 178

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 11 5 9,75 33 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 13 7 11,25 28 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 2 6 0,50 4 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 5 4 4,00 31 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 12 14 8,50 21 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 78 40 67,46 24 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDed BCca  A   BA   CE  a   b d    DE 

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri deA ce  ad A  Abaa E BB b Ec eDCA EB bb 

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Koni 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 276,023 250,620 50 64 72 77 77

EA 202,538 223,470 75 94 118 146 152

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 22 6 20,50 51 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 7 5 5,75 41 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 18 13 14,75 37 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 93 38 82,96 30 90,30 91,94 83,55

Matematik eDe  BcCBCC  B aEABB b ADA  CA  CdAE EDD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AbdeEDC CDeAd  EADdbEeBB Edd c ADE ba B 

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Koni 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİRKILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,752 195,870 13 18 28 43 45

SAY 198,763 250,620 80 101 128 148 154

EA 243,971 223,470 17 27 37 45 45

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 13 1 12,75 71 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 9 21,75 54 5,57 6,01 7,92

Matematik-2 30 7 8 5,00 17 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 7 8 5,00 13 21,92 22,49 15,90

Toplam: 280 84 36 74,46 27 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 BbcDEACAbB CDECDDB E B AAaaEEa   EACbEdc

Cevap Anahtarı B BDBDEACADBBCDECDDBAECBDAAEDEEBAECEACDEBA

Matematik BDBDcd Ba  dc c aeAB                    

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Sohbet 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 306,473 250,620 35 48 55 60 60

EA 217,828 223,470 66 84 105 126 128

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 27 4 26,00 65 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 8 2 7,50 58 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 22 9 19,75 49 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 102 32 93,46 33 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDcCdBC CBD EBEBAB A EBdD  CA d BAE ED

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri ECAEDCaDCedAB  eBEEECB Bd EcEbDeA  Be   

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 297,643 250,620 41 54 61 66 66

EA 224,778 223,470 57 74 93 112 114

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 24 5 22,75 76 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 4 4 3,00 30 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 28 9 25,75 64 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 9 5 7,75 55 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 26 12 23,00 58 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 107 40 96,46 34 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABeC CeDABBEEABBCEDADAcadAb CabEBd D

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECDEcCadcaAEABEAabaE Bd EEEAcCADEBdaABD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Koni 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 336,658 250,620 16 26 29 31 31

EA 234,508 223,470 37 52 66 80 82

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 37 3 36,25 91 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 11 1 10,75 83 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 27 9 24,75 62 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 117 31 108,71 39 90,30 91,94 83,55

Matematik BDeDABBCBCeDAdBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AcCcEDCeCD bdAaEADECE BBDEEEcECADEBea  D

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,230 195,870 18 24 36 58 61

SAY 201,668 250,620 78 99 123 140 146

EA 233,426 223,470 43 59 73 88 90

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 8 4 7,00 39 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 11 17,25 43 5,57 6,01 7,92

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 7 4 6,00 15 21,92 22,49 15,90

Toplam: 280 80 34 70,96 25 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDcDEdCADc CDE D d E  abAcD E dbCE aDEBe

Cevap Anahtarı B BDBDEACADBBCDECDDBAECBDAAEDEEBAECEACDEBA

Matematik B BD   BC   cA  Ee    b         b       

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Sohbet 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 322,583 250,620 28 39 44 47 47

EA 224,083 223,470 58 75 94 113 115

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 24 6 22,50 75 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 33 7 31,25 78 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 9 3 8,25 63 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 113 37 103,21 37 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDedABCBCBDAcBaBABDAdEdCDACCACdCBAEDED

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri ECAEDCaDCe ABbADBEEEeB BdeEcEADbAcEBBDac

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE EBRAR SERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 208,733 250,620 71 91 113 123 129

EA 180,993 223,470 85 106 139 177 189

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 8 4 7,00 18 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 3 4 2,00 14 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 8 10 5,50 14 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 69 33 60,21 22 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDc ABeBC      ee                     

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri beA  C  d dA     a b        debCAA B Da 

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 369,892 195,870 1 2 3 3 3

SAY 184,663 250,620 86 110 145 185 195

EA 272,091 223,470 4 11 16 19 19

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 4 35,00 88 5,57 6,01 7,92

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 0,21 0,24 0,41

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 0,29 0,32 0,60

Felsefe 6 6 0 6,00 100 0,13 0,14 0,31

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,04 0,05 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,11 0,14 0,35

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 33 6 31,50 79 0,78 0,90 1,80

Toplam: 280 122 29 114,21 41 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDcDEACADBBCbECaDBAECBDAAEDEEdAECEACDEBA

Cevap Anahtarı B BDBDEACADBBCDECDDBAECBDAAEDEEBAECEACDEBA

Sosyal-2 CcDEbBAECbDBDAEABBDEBAAECCDAbADCbdEABD E      

Cevap Anahtarı B CDDECBAECEDBDAEABBDEBAAECCDACADCDBEABDCECBDBCD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Sohbet 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kişilik, kişilik gelişimi ve onu şekillendiren etkenleri tartışır. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Öğrenme stratejilerini bilir ve bunlardan yararlanır. 1 1 0 100
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal etkileşim tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Dildeki anlam belirsizliğinin nedenlerini sorgular. 1 0 1 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Çok anlamlılığın sakıncalarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0
Zekâ türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ruh sağlığı açısından normal ve normal dışı kavramlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Kültürün toplumsal bütünleşmeye katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
İki değerli mantık dışında çok değerli mantık sistemleri olduğunu fark eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,557 195,870 14 19 30 47 49

SAY 202,993 250,620 77 98 121 137 143

EA 244,798 223,470 15 25 35 43 43

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 13 20,75 52 5,57 6,01 7,92

Matematik-2 30 8 6 6,50 22 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 8 6 6,50 16 21,92 22,49 15,90

Toplam: 280 85 38 74,96 27 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 cDBDCAcb dbBebDEAEcaDA BD EAEcbEadCDABAE

Cevap Anahtarı A BDBDCAEABCDBCDDEAEDBDACBDEEAEECEBACDABAE

Matematik BDB  B   ba A    A ea   De  dA          

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Sohbet 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Modernist Hikâye 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKINCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 240,568 250,620 57 74 87 92 95

EA 207,403 223,470 71 90 113 139 143

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 18 6 16,50 55 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 19 6 17,50 44 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 1 2 0,50 4 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 2 1 1,75 13 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 78 34 68,96 25 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDB cBCBC c E caA D aEaCDACCA         

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri cb   C             d    E E ceDbAe eB b 

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tork kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,652 195,870 17 22 34 52 54

SAY 188,893 250,620 85 109 143 177 186

EA 225,848 223,470 55 72 91 110 112

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 12 19,00 48 5,57 6,01 7,92

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 2 2 1,50 4 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 0 0 0,00 0 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 78 33 69,21 25 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDcDEbCAD cdDEbDDebE BDAAED E  baE abEBc

Cevap Anahtarı B BDBDEACADBBCDECDDBAECBDAAEDEEBAECEACDEBA

Matematik   BD    e        e                      

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri                                 A       

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Sohbet 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tork kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY İNAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 262,705 195,870 5 6 11 17 18

SAY 192,418 250,620 83 107 138 165 173

EA 244,838 223,470 14 24 34 42 42

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 13 2 12,50 69 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 4 24,00 60 5,57 6,01 7,92

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 0,21 0,24 0,41

Coğrafya-2 11 4 0 4,00 36 0,29 0,32 0,60

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,13 0,14 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,04 0,05 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,11 0,14 0,35

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 1 7,75 19 0,78 0,90 1,80

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 3 1 2,75 7 21,92 22,49 15,90

Toplam: 280 89 25 82,21 29 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDcDEACAD  dDECDDB ECBaAA D EB    A  cBA

Cevap Anahtarı B BDBDEACADBBCDECDDBAECBDAAEDEEBAECEACDEBA

Sosyal-2   D  dA   D   E B  EB   C                     

Cevap Anahtarı B CDDECBAECEDBDAEABBDEBAAECCDACADCDBEABDCECBDBCD

Matematik  DBD    e                               

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Sohbet 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre ve Toplum 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kişilik, kişilik gelişimi ve onu şekillendiren etkenleri tartışır. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Öğrenme stratejilerini bilir ve bunlardan yararlanır. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal etkileşim tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Dildeki anlam belirsizliğinin nedenlerini sorgular. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Çok anlamlılığın sakıncalarını sorgular. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0
Zekâ türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ruh sağlığı açısından normal ve normal dışı kavramlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Kültürün toplumsal bütünleşmeye katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
İki değerli mantık dışında çok değerli mantık sistemleri olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 313,858 250,620 31 44 51 56 56

EA 229,643 223,470 47 63 81 99 101

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 25 2 24,50 82 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 34 3 33,25 83 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 8 4 7,00 50 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 7 5 5,75 44 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 21 14 17,50 44 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 108 36 98,46 35 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABB  CeD BBEEABBCEDADABeCAbCCEAEBEDD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri eECDEDC eDeb ABEAcEbEcBB ddE ECAcbBcce D

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HEJA NAZO ÇAKIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 245,607 195,870 8 12 19 29 30

SAY 204,403 250,620 74 95 118 132 138

EA 263,866 223,470 6 13 20 25 25

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 7 26,25 66 5,57 6,01 7,92

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 8 4 7,00 18 21,92 22,49 15,90

Toplam: 280 89 30 80,96 29 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 cDBDCAEAdCb dDDEAEDBDAbBD EAEcCE  CDdB E

Cevap Anahtarı A BDBDCAEABCDBCDDEAEDBDACBDEEAEECEBACDABAE

Matematik BDB  Bd  Ca      A ee  AD               

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Sohbet 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKBAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 346,223 250,620 10 17 19 20 20

EA 237,983 223,470 29 41 53 64 65

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 38 2 37,50 94 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 9 5 7,75 55 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 28 11 25,25 63 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 119 32 110,46 39 90,30 91,94 83,55

Matematik BDeDABBCBCCDABBEEABBaEDADABCCACCCEAEBEDD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AEdDEDCaCcdbEABEADECEBBBDEdEcbeADEBca BD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 277,063 250,620 49 63 71 76 76

EA 219,218 223,470 64 82 103 124 126

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 21 1 20,75 69 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 24 1 23,75 59 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 5 3 4,25 30 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 5 2 4,50 35 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 16 10 13,50 34 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 93 30 84,96 30 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDeCABC CBDA BEBAB A    DA CA      DE 

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri  b   CDDCedA    eE E B Bd Ec cDeAAEeBDa 

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Koni 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÖNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 236,340 195,870 10 15 25 37 38

SAY 215,878 250,620 66 85 105 114 119

EA 261,916 223,470 7 14 22 27 27

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 11 23,25 58 5,57 6,01 7,92

Matematik-2 30 12 9 9,75 33 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 14 11 11,25 28 21,92 22,49 15,90

Toplam: 280 93 41 82,21 29 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDdDEACADBBeb bcDBAECBaAA DEE ddCdACaEBb

Cevap Anahtarı B BDBDEACADBBCDECDDBAECBDAAEDEEBAECEACDEBA

Matematik eDBDedABC C b    eAB Aa  aDeCdb   cA D  

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Sohbet 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Koni 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 342,028 250,620 13 22 24 25 25

EA 235,898 223,470 34 49 63 77 79

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 27 1 26,75 89 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 32 3 31,25 78 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 13 0 13,00 93 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 32 6 30,50 76 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 117 28 109,46 39 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABBC CCDABBaEABBCED DABCCACC acE E D

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECDEDC CDBAEABEADEbEeBBDEEEbEeADEB acBD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Koni 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TAŞKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 301,638 250,620 38 51 58 63 63

EA 227,558 223,470 52 68 87 106 108

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 25 5 23,75 79 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 32 6 30,50 76 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 7 7 5,25 38 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 7 5 5,75 44 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 22 17 17,75 44 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 107 42 95,96 34 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABBCBCCDddBEEABBaEbADAdCCACCCdAE E D

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri cEaDEaCCdDebdABE cECbaBBcEdEeEdADEBdacBD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Koni 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JİYAN YEŞİLTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 354,098 250,620 6 12 13 13 13

EA 234,508 223,470 37 52 66 80 82

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 36 4 35,00 88 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 14 0 14,00 100 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 124 28 116,46 42 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABBCBCCDAaBEEAeBCEDADABCdACCCdAEBEDD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECDEDCCCDBAEABEADEeEBBBDEdEAECADEeAacBD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 313,193 250,620 32 45 52 57 57

EA 216,438 223,470 67 85 107 128 131

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 21 5 19,75 66 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 26 6 24,50 61 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 11 1 10,75 77 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 28 8 26,00 65 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 107 33 98,21 35 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDeC BC CdDAE aBAB ACEdCbACCACd  A DE 

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri ECAEDCDcCC A AAeBEEECB BdDE EADaAbEeBDac

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Koni 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,135 195,870 16 21 33 51 53

SAY 196,648 250,620 82 104 131 154 160

EA 233,966 223,470 42 58 72 87 89

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 9 8 7,00 39 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 16 19,00 48 5,57 6,01 7,92

Matematik-2 30 5 3 4,25 14 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 5 3 4,25 11 21,92 22,49 15,90

Toplam: 280 81 38 70,96 25 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 dDcDabCADcedDEa baAEdBbAAEDEEBdECEAaDdBc

Cevap Anahtarı B BDBDEACADBBCDECDDBAECBDAAEDEEBAECEACDEBA

Matematik BDBceC Ba                               

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Sohbet 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Modernist Hikâye 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 345,473 250,620 11 19 21 22 22

EA 241,458 223,470 21 31 43 53 53

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 39 1 38,75 97 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 29 11 26,25 66 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 121 31 112,71 40 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDAdCACECBAEDED

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri ECAEDCDDeCdAaAAedEEEeBBBdDEEEbDCAeEBBDac

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMRKZK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 354,798 250,620 5 11 12 12 12

EA 244,933 223,470 10 17 27 35 35

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 7 3 6,25 63 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 37 3 36,25 91 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 123 29 115,21 41 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCAdCCdAEBEDb

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECDEDCCCcBAEABEAcECEBBBDEaEAcCADEBbacBD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,750 195,870 20 26 42 66 70

SAY 184,663 250,620 86 110 145 185 195

EA 204,183 223,470 74 93 117 144 150

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 9 9 6,75 38 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 14 13,50 34 5,57 6,01 7,92

Toplam: 280 70 33 61,21 22 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 cDBDCAEeaeDBdaDEcEDBeAaaDaEAbbb         

Cevap Anahtarı A BDBDCAEABCDBCDDEAEDBDACBDEEAEECEBACDABAE
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100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Sohbet 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KAYAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 203,313 250,620 76 97 120 135 141

EA 164,313 223,470 88 113 149 193 206

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 2 0 2,00 5 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 5 5 3,75 27 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 2 5 0,75 6 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 9 18 4,50 11 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 64 37 54,21 19 90,30 91,94 83,55

Matematik B                                    D  

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri ceA  C eCaEAe  c bcE  B b d EeDedc c cac

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 332,593 250,620 19 29 32 34 34

EA 242,153 223,470 19 29 41 51 51

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 29 0 29,00 97 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 37 1 36,75 92 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 8 4 7,00 50 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 9 2 8,50 65 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 19 8 17,00 43 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 109 28 101,46 36 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABBCBCCDAB EEABBCEDADABCCACCCd EBEDD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECeEaCCCc b ABEAeECE BB aE    AD e a   

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 322,843 250,620 27 38 43 46 46

EA 225,473 223,470 56 73 92 111 113

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 34 4 33,00 83 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 26 13 22,75 57 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 113 36 103,46 37 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDAcBdBCeDAaBEEABBCE ADA CCACCCEAEBEDD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AbaDEDeCaDB dABbAeEdEBBBDEEEAcCADbecaABD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÖZELER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 235,540 195,870 11 16 26 39 40

SAY 203,783 250,620 75 96 119 134 140

EA 253,456 223,470 8 15 24 30 30

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 13 1 12,75 71 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 8 23,00 58 5,57 6,01 7,92

Matematik-2 30 9 8 7,00 23 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 9 9 6,75 17 21,92 22,49 15,90

Toplam: 280 87 36 77,46 28 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 cDBDCAEA CbBCDDE EDB A BaEEAa  Ea CbAdcE

Cevap Anahtarı A BDBDCAEABCDBCDDEAEDBDACBDEEAEECEBACDABAE

Matematik BDBDAB dee  cd  cA  ab      CAd         

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA UTKU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 303,748 250,620 36 49 56 61 61

EA 218,523 223,470 65 83 104 125 127

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 22 6 20,50 68 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 27 7 25,25 63 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 7 6 5,50 39 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 11 1 10,75 83 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 26 12 23,00 58 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 106 38 95,96 34 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDAeB BCbDeeBaEABBCEbADA CCAd CE E E D

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AbCeEDaeCD bdABEAbECEBBB EEdAECADEBdacBb

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Koni 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 271,608 250,620 51 65 74 79 79

EA 215,743 223,470 68 87 109 130 133

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 20 2 19,50 65 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 23 3 22,25 56 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 5 9 2,75 20 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 6 2 5,50 42 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 17 15 13,25 33 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 93 37 83,21 30 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBD   BCBCd  E EBABDACE aDA CACd   E   

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri aaAEaCccdCdAebA BE ddB  E E EcDeA EBeDa 

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 241,643 250,620 56 73 86 91 94

EA 207,403 223,470 71 90 113 139 143

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 17 2 16,50 55 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 17 2 16,50 41 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 3 2 2,50 18 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 1 0 1,00 8 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 8 9 5,75 14 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 78 30 69,96 25 90,30 91,94 83,55

Matematik  DBDABB  CCcA  a ABBC DA A C            

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri A b   C     dA E           EeECdbb daeB 

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 333,938 250,620 18 28 31 33 33

EA 234,508 223,470 37 52 66 80 82

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 36 3 35,25 88 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 26 11 23,25 58 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 115 33 106,21 38 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDBCABCBCcDAEBcBABDACEBCDAdCAC CBAEDED

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri ECAEDCDaCedA  AeBEEEeBBBdDEcEebCAd BBDaA

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 0 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 328,513 250,620 23 33 37 39 39

EA 228,948 223,470 49 65 84 102 104

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 25 3 24,25 81 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 32 5 30,75 77 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 12 1 11,75 84 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 31 7 29,25 73 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 116 31 107,71 38 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABBb CCcABBEEABBCEDADA bCAdCCdAEBE D

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECDEDC CDeAEAdEAcEbEBBBDEdEAECADbBAa BD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 250,028 250,620 53 69 79 84 86

EA 205,318 223,470 73 92 115 141 147

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 17 5 15,75 53 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 19 6 17,50 44 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 5 9 2,75 20 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 4 5 2,75 21 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 16 19 11,25 28 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 88 44 76,46 27 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDcdABCBC  A BEBA  Ae  aDe CA c    D  

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri baAEadceCaEAebAeaE EbB  c bEE eCAAbeBDac

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 303,563 250,620 37 50 57 62 62

EA 223,388 223,470 60 77 96 115 117

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 23 3 22,25 74 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 30 5 28,75 72 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 8 6 6,50 46 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 8 5 6,75 52 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 21 19 16,25 41 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 104 43 92,71 33 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDBCABCBa cA  EBA DACEBCDAdCACdCaAEDE 

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri bCAEDeaDCdEAebADBEEbaBeBdeEcbeDdAeaBBDac

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Koni 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,715 195,870 21 28 45 72 76

SAY 212,673 250,620 68 87 107 117 122

EA 220,818 223,470 63 81 102 122 124

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 5 6 3,50 19 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 13 12,75 32 5,57 6,01 7,92

Matematik-2 30 9 9 6,75 23 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 10 9 7,75 19 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 5 8 3,00 21 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 1 7 -0,75 -6 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 12 20 7,00 18 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 91 61 75,21 27 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDBDccaADc dDdC  eAa    AED E eb EbdaEB 

Cevap Anahtarı B BDBDEACADBBCDECDDBAECBDAAEDEEBAECEACDEBA

Matematik BDBDdaABe b      dA   eE eb bCA         

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri beA eCceCedAeA bdb d B  bad bbDdAdEaBD A

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Sohbet 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 334,823 250,620 17 27 30 32 32

EA 237,983 223,470 29 41 53 64 65

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 35 3 34,25 86 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 27 10 24,50 61 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 115 32 106,46 38 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABeCBCCDABBEEABBCEDADABbCAdCC AEBE D

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECDEDCaCa AdABEbDEaEBBBDEdEeEdADEBca B 

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 0 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 353,998 250,620 7 13 14 14 14

EA 241,458 223,470 21 31 43 53 53

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 38 2 37,50 94 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 122 30 113,96 41 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABeCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCdAEBEDD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECDbDCCCDeAdABEADECEBBBDEdEeEdADEeAacBD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 343,223 250,620 12 20 22 23 23

EA 231,033 223,470 46 62 78 96 98

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 36 4 35,00 88 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 31 7 29,25 73 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 120 30 111,96 40 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDBCABCBCBcAEBaBABDACEBbDAeCACECBAEDED

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri ECAEDCDDCCdAdAAeBEEECBBBd EEE DCAdEBBDac

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 336,793 250,620 15 25 28 30 30

EA 241,458 223,470 21 31 43 53 53

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 36 3 35,25 88 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 26 14 22,50 56 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 115 36 105,46 38 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABeCAd CdAEBEDD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECDEDCCCceAdABEAeEeEBBBaEdEccCADbedacBD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 278,868 250,620 47 61 68 73 73

EA 215,743 223,470 68 87 109 130 133

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 21 6 19,50 65 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 1 5 -0,25 -3 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 22 11 19,25 48 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 9 5 7,75 55 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 7 6 5,50 42 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 23 17 18,75 47 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 98 47 85,71 31 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABedBCC AB aEABBC DADAeddAdeaE  e  e

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AdCDEceCCDBbdABEAcEbEeeBbEdEbEeADEccceBD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Koni 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ŞENCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 316,813 250,620 30 43 50 55 55

EA 237,983 223,470 29 41 53 64 65

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 32 3 31,25 78 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 8 2 7,50 54 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 8 2 7,50 58 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 24 6 22,50 56 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 109 28 101,46 36 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABBCBCCcABBEEABBCEDADAdCCAd C   BE D

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AE  E CCbDe EABEAcE E  BDEdE cCADEB  eBD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 1 0 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 311,738 250,620 33 46 53 58 58

EA 235,203 223,470 35 50 64 78 80

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 27 2 26,50 88 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 29 2 28,50 71 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 7 1 6,75 52 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 23 11 20,25 51 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 105 32 96,46 34 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDBCABCBC DAEBEBABDACbBCDAbCA       E 

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri bCAEDCaDCCEAebAD EEEaBB    cEbDCAe BBacc

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Koni 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 353,758 250,620 8 14 15 15 15

EA 241,458 223,470 21 31 43 53 53

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 39 1 38,75 97 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 12 1 11,75 84 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 31 8 29,00 73 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 123 28 115,46 41 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABBCBCeDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AbCDEDCCCDBA ABEAcEaEBBBDEdEAcCADbaAaABD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 364,673 250,620 3 4 4 4 4

EA 244,933 223,470 10 17 27 35 35

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 39 1 38,75 97 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 14 0 14,00 100 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 126 26 118,96 42 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCdAEBEDD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECDEDCCCDBAEABEADbCEBBBDEdEcdCADEBAacBD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 327,358 250,620 24 35 39 41 41

EA 229,643 223,470 47 63 81 99 101

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 25 2 24,50 82 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 31 3 30,25 76 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 12 1 11,75 84 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 113 30 104,96 37 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDBCABCcCBDAE  BABDACEBCDA dAa CBAE E 

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri EC EDCDDCCEAeAAedEEECBeBdDEcEb CAAEBBD c

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 299,473 250,620 40 53 60 65 65

EA 237,983 223,470 29 41 53 64 65

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 35 4 34,00 85 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 4 2 3,50 25 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 4 2 3,50 27 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 10 5 8,75 22 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 98 28 90,46 32 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEdaDACCbCdCB EDED

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri  aA bC   C A   cBE E d    E   D A  e    

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 209,668 250,620 70 90 110 120 126

EA 178,213 223,470 86 108 141 180 192

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 8 8 6,00 20 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 2 3 1,25 13 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 10 11 7,25 18 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 4 5 2,75 20 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 3 9 0,75 6 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 7 18 2,50 6 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 70 48 57,46 21 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBcbBabBbeD     A      D   ae  dd EB c 

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri cd a DC  ee EAdc        c bdc bAbEccDecb

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 1 2 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Koni 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 285,593 250,620 45 59 66 71 71

EA 221,998 223,470 62 79 98 117 119

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 23 5 21,75 73 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 27 6 25,50 64 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 3 8 1,00 8 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 17 20 12,00 30 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 97 45 85,21 30 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABcdBCC ABBEEABBCED cAadCACbC  E   D

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECDEDC CcebEAdEAbbe c cDcdEecaAebecacBD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 3 2 0 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 287,257 195,870 2 3 6 9 10

SAY 192,418 250,620 83 107 138 165 173

EA 240,423 223,470 28 40 52 62 63

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 10 22,50 56 5,57 6,01 7,92

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 0,21 0,24 0,41

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 0,29 0,32 0,60

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,13 0,14 0,31

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,04 0,05 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,11 0,14 0,35

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 11 17,25 43 0,78 0,90 1,80

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 3 1 2,75 7 21,92 22,49 15,90

Toplam: 280 101 41 90,21 32 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 dDcDEACADa daECaDBAECBDAA DEE dEaEA cbB 

Cevap Anahtarı B BDBDEACADBBCDECDDBAECBDAAEDEEBAECEACDEBA

Sosyal-2 e DEd AECc BDcEA  DdBb  CCDdbbD DdEbBD E      

Cevap Anahtarı B CDDECBAECEDBDAEABBDEBAAECCDACADCDBEABDCECBDBCD

Matematik  DBD    e                               

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Sohbet 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre ve Toplum 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kişilik, kişilik gelişimi ve onu şekillendiren etkenleri tartışır. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Öğrenme stratejilerini bilir ve bunlardan yararlanır. 1 0 0 0
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal etkileşim tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Dildeki anlam belirsizliğinin nedenlerini sorgular. 1 0 1 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Çok anlamlılığın sakıncalarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0
Zekâ türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ruh sağlığı açısından normal ve normal dışı kavramlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Kültürün toplumsal bütünleşmeye katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
İki değerli mantık dışında çok değerli mantık sistemleri olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÜLKÜSEVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 244,217 195,870 9 13 20 30 31

SAY 212,863 250,620 67 86 106 116 121

EA 270,783 223,470 5 12 18 21 21

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 14 0 14,00 78 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 5 25,75 64 5,57 6,01 7,92

Matematik-2 30 11 4 10,00 33 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 11 4 10,00 25 21,92 22,49 15,90

Toplam: 280 91 28 83,46 30 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 aDBDCA A CD CDDEAEDBDA BDEEAEbCd  db B E

Cevap Anahtarı A BDBDCAEABCDBCDDEAEDBDACBDEEAEECEBACDABAE

Matematik BDBDAB    e    a A eC  AD  aC           

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 307,988 250,620 34 47 54 59 59

EA 228,253 223,470 51 67 86 105 107

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 25 4 24,00 80 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 31 5 29,75 74 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 9 5 7,75 55 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 21 17 16,75 42 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 105 41 94,21 34 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDABBC CCDABBaEABcCEDADABedAdCCE EBE  

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECDEaCaCDebdABE  bCEeBBaEddeEeADdceaAdD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALTUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 250,937 195,870 6 10 15 23 24

SAY 278,333 250,620 48 62 69 74 74

EA 326,368 223,470 1 2 3 4 4

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 28,00 70 5,57 6,01 7,92

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 35 4 34,00 85 21,92 22,49 15,90

Toplam: 280 118 31 109,71 39 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDBDCAEAeCDcCabEAEDBeA BDEEAEEaE dCDABcE

Cevap Anahtarı A BDBDCAEABCDBCDDEAEDBDACBDEEAEECEBACDABAE

Matematik BDBDABcCBCCDABBEEABBaEDADABCCAd CdAEBEDD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Sohbet 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 290,493 250,620 42 55 62 67 67

EA 224,083 223,470 58 75 94 113 115

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 23 2 22,50 75 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 25 4 24,00 60 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 4 5 2,75 21 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 21 14 17,50 44 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 99 37 89,21 32 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDBC BCBC  bEBEBA DACEBaDA CACd a     

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri bbAEDCDDCCEAeAAbBbEdeB    dcbcDCAdEaBDa 

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Koni 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 234,588 250,620 59 77 90 96 99

EA 196,283 223,470 79 99 125 160 168

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 13 2 12,50 42 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 14 3 13,25 33 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 3 3 2,25 16 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 2 0 2,00 15 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 10 4 9,00 23 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 77 26 69,96 25 90,30 91,94 83,55

Matematik eDBDAB CB aDA    AB         CA   d     D

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri A    a Cde   A E       B       A EBAa  D

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 249,968 250,620 54 70 80 85 87

EA 199,758 223,470 77 97 122 154 161

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 15 5 13,75 46 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 18 6 16,50 41 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 5 9 2,75 20 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 5 5 3,75 29 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 17 18 12,50 31 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 88 43 76,71 27 90,30 91,94 83,55

Matematik B BDe  Ba C b E aBA DAaE  DACCA d    DE 

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri bCAdeaDeCddAeb bcEEEdd  dDEEE edAAbBBDb 

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Koni 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN DALGIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 257,518 250,620 52 67 77 82 83

EA 200,453 223,470 76 95 120 151 158

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 15 4 14,00 47 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 20 5 18,75 47 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 7 6 5,50 39 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 3 5 1,75 13 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 18 15 14,25 36 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 91 39 80,71 29 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBD Be  Ce AB b ABBa  A   CCACC d EB  D

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AbCc cCCdDeAdAdEA bC   d dba cCADEBdDcBD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 1 1 33
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Koni 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇOLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 246,600 195,870 7 11 17 26 27

SAY 228,033 250,620 63 82 98 106 110

EA 285,751 223,470 3 8 10 12 12

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,08 1,11 1,66

Edebiyat 18 13 1 12,75 71 2,43 2,48 3,15

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 1,34 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,72 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 6 26,50 66 5,57 6,01 7,92

Matematik-2 30 15 2 14,50 48 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 16 2 15,50 39 21,92 22,49 15,90

Toplam: 280 97 27 89,71 32 90,30 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDcDEACADB CDEaDDB E BD AED E dECEbCbEBd

Cevap Anahtarı B BDBDEACADBBCDECDDBAECBDAAEDEEBAECEACDEBA

Matematik BDBDe AB BC      BABD dE  D  CA         

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Sohbet 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 226,923 250,620 64 83 100 108 112

EA 188,638 223,470 81 102 131 166 178

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 11 5 9,75 33 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 2 3 1,25 13 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 13 8 11,00 28 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 4 0 4,00 31 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 8 12 5,00 13 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 74 39 63,71 23 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDaC BCdb DA  Ead          C bcbB  D  

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri cecccb eC bAd  D EE       Ec    A  eB  c

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 3 0 2 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Koni 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN NA  AKKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 23 32 66 110 122

SAY 326,503 250,620 26 37 41 44 44

EA 231,728 223,470 44 60 76 92 94

Katılımlar: 88 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 17,83 18,24 13,06

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,09 4,25 2,83

Matematik 40 34 5 32,75 82 21,92 22,49 15,90

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,61 5,82 3,90

Kimya 13 9 3 8,25 63 4,80 4,98 3,24

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 3,91 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 14,32 14,83 9,76

Toplam: 280 112 36 102,46 37 90,30 91,94 83,55

Matematik BDBDBC BCBCBDAEBaBABDACEBCDAddACdCBAEbED

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri ECAEeCDDaeEABbAeBEEECd BdDEcEb aA EeBDaA

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 1 1 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA EVRİM KESER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,897 195,870 12 113 151 195 207

SAY 195,238 250,620 11 105 134 159 165

EA 171,253 223,470 12 110 144 185 197

Katılımlar: 12 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,75 1,11 1,66

Edebiyat 18 4 12 1,00 6 4,77 2,48 3,15

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 3,10 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 0 4 -1,00 -17 1,60 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 29 -0,25 -1 11,23 6,01 7,92

Matematik-2 30 6 9 3,75 13 15,06 18,24 13,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,90 4,25 2,83

Matematik 40 6 9 3,75 9 17,96 22,49 15,90

Toplam: 280 66 57 51,21 18 88,50 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 BcecdbccddbcaDaEA  cbAdccEdAbbadce c ebc

Cevap Anahtarı A BDBDCAEABCDBCDDEAEDBDACBDEEAEECEBACDABAE

Matematik BaBeAadCdC bda E         d              

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Sohbet 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN HABİBOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 6 32 66 110 122

SAY 364,673 250,620 1 4 4 4 4

EA 244,933 223,470 5 17 27 35 35

Katılımlar: 12 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 15,06 18,24 13,06

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,90 4,25 2,83

Matematik 40 39 1 38,75 97 17,96 22,49 15,90

Fizik 14 14 0 14,00 100 3,94 5,82 3,90

Kimya 13 11 2 10,50 81 2,81 4,98 3,24

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 2,15 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 8,90 14,83 9,76

Toplam: 280 123 29 115,21 41 88,50 91,94 83,55

Matematik BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACdCBAEDED

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri ECAEDCDDCCEABAAeBEEECBBBdDEEEeDCAcbeBbac

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE IŞIK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 253,590 195,870 3 8 13 19 20

SAY 287,438 250,620 4 56 63 68 68

EA 332,591 223,470 1 1 2 3 3

Katılımlar: 12 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,75 1,11 1,66

Edebiyat 18 13 5 11,75 65 4,77 2,48 3,15

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 3,10 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,60 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 9 28,75 72 11,23 6,01 7,92

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 15,06 18,24 13,06

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,90 4,25 2,83

Matematik 40 38 2 37,50 94 17,96 22,49 15,90

Toplam: 280 122 30 113,96 41 88,50 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 cDBDCAbAcCDeCDbEcEDBDACBDEEAEECEBeaDABcE

Cevap Anahtarı A BDBDCAEABCDBCDDEAEDBDACBDEEAEECEBACDABAE

Matematik BDBDABBCBCCDABBEEAeBCEDADABCCAdCCEAEBEDD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Sohbet 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYVAZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 256,385 195,870 2 7 12 18 19

SAY 245,463 250,620 6 72 83 88 91

EA 316,716 223,470 2 3 4 5 5

Katılımlar: 12 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,75 1,11 1,66

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 4,77 2,48 3,15

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 3,10 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 1,60 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 5 29,75 74 11,23 6,01 7,92

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 15,06 18,24 13,06

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,90 4,25 2,83

Matematik 40 23 6 21,50 54 17,96 22,49 15,90

Toplam: 280 107 30 98,96 35 88,50 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 cDBDCA AcCDBC bEAEcBDACBDEEAEECE dCDAB E

Cevap Anahtarı A BDBDCAEABCDBCDDEAEDBDACBDEEAEECEBACDABAE

Matematik BDBDABBCBCbcAB  EABBCa ADABbCAdb        

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Sohbet 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYDIN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 6 32 66 110 122

SAY 211,263 250,620 8 89 109 119 125

EA 178,908 223,470 10 107 140 179 191

Katılımlar: 12 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 8 7 6,25 21 15,06 18,24 13,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,90 4,25 2,83

Matematik 40 8 8 6,00 15 17,96 22,49 15,90

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,94 5,82 3,90

Kimya 13 1 3 0,25 2 2,81 4,98 3,24

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,15 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 9 11 6,25 16 8,90 14,83 9,76

Toplam: 280 70 38 59,96 21 88,50 91,94 83,55

Matematik B Bb  cBC   c    BA  Ad eeD  be         

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri EeA     CddAe   B    c  d d E DC bEe ab 

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP AKGÜN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 6 32 66 110 122

SAY 254,698 250,620 5 68 78 83 85

EA 194,198 223,470 9 100 127 162 171

Katılımlar: 12 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 12 1 11,75 39 15,06 18,24 13,06

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,90 4,25 2,83

Matematik 40 16 1 15,75 39 17,96 22,49 15,90

Fizik 14 7 5 5,75 41 3,94 5,82 3,90

Kimya 13 4 3 3,25 25 2,81 4,98 3,24

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 2,15 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 15 11 12,25 31 8,90 14,83 9,76

Toplam: 280 84 31 75,71 27 88,50 91,94 83,55

Matematik BDBD C BeBC      BA D     D     E   EDE 

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri ECA eCDbCa AebADacE  d B      D Ad eB De

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 2 0 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Koni 2 1 0 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F BİLGE ÜÇSULAR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,257 195,870 5 27 43 67 71

SAY 181,138 250,620 12 113 150 194 207

EA 200,166 223,470 8 96 121 152 159

Katılımlar: 12 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,75 1,11 1,66

Edebiyat 18 7 9 4,75 26 4,77 2,48 3,15

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,10 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,60 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 19 13,25 33 11,23 6,01 7,92

Matematik-2 30 0 5 -1,25 -4 15,06 18,24 13,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,90 4,25 2,83

Matematik 40 0 5 -1,25 -3 17,96 22,49 15,90

Toplam: 280 71 43 59,71 21 88,50 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 dDBcbbC Ddad EbaDabECBebbEDaE AbCEAdcEBd

Cevap Anahtarı B BDBDEACADBBCDECDDBAECBDAAEDEEBAECEACDEBA

Matematik         a        e         edb          

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Sohbet 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 0 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBO 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 251,727 195,870 4 9 14 21 22

SAY 233,223 250,620 7 78 91 97 100

EA 297,996 223,470 3 4 5 6 6

Katılımlar: 12 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,75 1,11 1,66

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 4,77 2,48 3,15

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 3,10 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,60 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 7 28,25 71 11,23 6,01 7,92

Matematik-2 30 19 8 17,00 57 15,06 18,24 13,06

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,90 4,25 2,83

Matematik 40 20 11 17,25 43 17,96 22,49 15,90

Toplam: 280 103 37 93,21 33 88,50 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 cDBDCAbA CeBCDbEAEDBDbCBD EAEcCE AaDABAE

Cevap Anahtarı A BDBDCAEABCDBCDDEAEDBDACBDEEAEECEBACDABAE

Matematik BDcDABcdBCC dB aEA BCEeAcAeCCA Cdd     c

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 0 2 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞAHİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 372,040 195,870 1 1 2 2 2

SAY 198,763 250,620 10 101 128 148 154

EA 286,091 223,470 4 7 9 11 11

Katılımlar: 12 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,75 1,11 1,66

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 4,77 2,48 3,15

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 3,10 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,60 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 36 4 35,00 88 11,23 6,01 7,92

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 0,71 0,24 0,41

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 0,92 0,32 0,60

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,40 0,14 0,31

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,19 0,05 0,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 0,50 0,14 0,35

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 34 6 32,50 81 2,71 0,90 1,80

Matematik-2 30 5 0 5,00 17 15,06 18,24 13,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,90 4,25 2,83

Matematik 40 5 0 5,00 13 17,96 22,49 15,90

Toplam: 280 128 29 120,21 43 88,50 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDBDEACADeeCDECDDBAECBDAAEDEEBAEaEACDEBc

Cevap Anahtarı B BDBDEACADBBCDECDDBAECBDAAEDEEBAECEACDEBA

Sosyal-2 eDDECBAEdEDBDAEABBDEBAAbCCDAdADCbdEABDCE      

Cevap Anahtarı B CDDECBAECEDBDAEABBDEBAAECCDACADCDBEABDCECBDBCD

Matematik BDBD    C                               

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Sohbet 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Tarımdan Ticarete Ekonomi 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Haçlılar Karşısında Türkler 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre ve Toplum 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kişilik, kişilik gelişimi ve onu şekillendiren etkenleri tartışır. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Öğrenme stratejilerini bilir ve bunlardan yararlanır. 1 1 0 100
Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal etkileşim tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Dildeki anlam belirsizliğinin nedenlerini sorgular. 1 0 1 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Çok anlamlılığın sakıncalarını sorgular. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0
Zekâ türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Ruh sağlığı açısından normal ve normal dışı kavramlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Kültürün toplumsal bütünleşmeye katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
İki değerli mantık dışında çok değerli mantık sistemleri olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YAĞCI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 6 32 66 110 122

SAY 204,783 250,620 9 94 117 131 137

EA 176,823 223,470 11 109 143 182 194

Katılımlar: 12 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 15,06 18,24 13,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,90 4,25 2,83

Matematik 40 6 2 5,50 14 17,96 22,49 15,90

Fizik 14 2 7 0,25 2 3,94 5,82 3,90

Kimya 13 3 7 1,25 10 2,81 4,98 3,24

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 2,15 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 9 20 4,00 10 8,90 14,83 9,76

Toplam: 280 68 41 57,21 20 88,50 91,94 83,55

Matematik BDBD b Be                   C           

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri  eAcab e  dA dAbaEbE ee d b EcbeAc BBa c

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 0 0 0
Hidrokarbonlar 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK SAATCİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 6 32 66 110 122

SAY 317,938 250,620 3 42 48 53 53

EA 226,168 223,470 7 70 89 108 110

Katılımlar: 12 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 24 3 23,25 78 15,06 18,24 13,06

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,90 4,25 2,83

Matematik 40 28 4 27,00 68 17,96 22,49 15,90

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,94 5,82 3,90

Kimya 13 8 5 6,75 52 2,81 4,98 3,24

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 2,15 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 28 11 25,25 63 8,90 14,83 9,76

Toplam: 280 109 34 99,96 36 88,50 91,94 83,55

Matematik BcBDABeCBCCD B EEABBCEDADA aCAdCCE    D 

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECcEDCCCDBAEAdEADdaEBBcDEdEebCADEBea Bb

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 0 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZLI CAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 6 32 66 110 122

SAY 360,773 250,620 2 7 7 7 7

EA 241,458 223,470 6 31 43 53 53

Katılımlar: 12 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 15,06 18,24 13,06

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,90 4,25 2,83

Matematik 40 39 1 38,75 97 17,96 22,49 15,90

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,94 5,82 3,90

Kimya 13 12 1 11,75 90 2,81 4,98 3,24

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 2,15 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 8,90 14,83 9,76

Toplam: 280 124 27 116,71 42 88,50 91,94 83,55

Matematik BDBDcCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri ECAEDCDDCCdABbADBEEECBBBdDEdE DCAAbBBDac

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU TURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 5 32 66 110 122

SAY 342,173 250,620 7 21 23 24 24

EA 241,458 223,470 6 31 43 53 53

Katılımlar: 13 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 23,96 18,24 13,06

Geometri 10 9 1 8,75 88 6,56 4,25 2,83

Matematik 40 38 2 37,50 94 30,52 22,49 15,90

Fizik 14 12 2 11,50 82 8,96 5,82 3,90

Kimya 13 8 5 6,75 52 8,25 4,98 3,24

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,62 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 29 11 26,25 66 23,83 14,83 9,76

Toplam: 280 120 32 111,46 40 106,23 91,94 83,55

Matematik BDBDABcCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCdAEBEDD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECDEDCaeDBAEAdbAaEaEBBBDEdEAECADbBeacBD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,440 195,870 2 23 35 57 60

SAY 327,538 250,620 9 34 38 40 40

EA 278,776 223,470 3 10 13 15 15

Katılımlar: 13 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 1 1 0,75 13 0,67 1,11 1,66

Edebiyat 18 4 5 2,75 15 0,71 2,48 3,15

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 1,62 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,17 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 7 17,25 43 4,17 6,01 7,92

Matematik-2 30 23 2 22,50 75 23,96 18,24 13,06

Geometri 10 7 1 6,75 68 6,56 4,25 2,83

Matematik 40 30 3 29,25 73 30,52 22,49 15,90

Fizik 14 11 3 10,25 73 8,96 5,82 3,90

Kimya 13 11 2 10,50 81 8,25 4,98 3,24

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,62 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 23,83 14,83 9,76

Toplam: 280 135 36 125,46 45 106,23 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 cD         aC DEcdDaa   DE AEECEBeCDABAE

Cevap Anahtarı A BDBDCAEABCDBCDDEAEDBDACBDEEAEECEBACDABAE

Matematik BDBDABBdB C A  cEABBCEDADA CCACCCE EBE c

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECeEDCCCDedEABEAbECEBBBDEdEAECADEBcaABD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Sohbet 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 2 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK SARIÇİÇEK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 5 32 66 110 122

SAY 319,713 250,620 10 41 47 51 51

EA 221,303 223,470 11 80 101 121 123

Katılımlar: 13 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 22 2 21,50 72 23,96 18,24 13,06

Geometri 10 6 1 5,75 58 6,56 4,25 2,83

Matematik 40 28 3 27,25 68 30,52 22,49 15,90

Fizik 14 12 2 11,50 82 8,96 5,82 3,90

Kimya 13 9 2 8,50 65 8,25 4,98 3,24

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,62 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 32 6 30,50 76 23,83 14,83 9,76

Toplam: 280 113 28 105,46 38 106,23 91,94 83,55

Matematik BDBDcCABCBCBDAE EBA  ACcBC   CAdEC  ED D

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri EdAEDCDDCCEABcADcE E aBBEDEEcADCAAEBeDDA

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 2 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA KILIÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 5 32 66 110 122

SAY 337,243 250,620 8 24 26 28 28

EA 237,983 223,470 7 41 53 64 65

Katılımlar: 13 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 23,96 18,24 13,06

Geometri 10 10 0 10,00 100 6,56 4,25 2,83

Matematik 40 38 2 37,50 94 30,52 22,49 15,90

Fizik 14 7 5 5,75 41 8,96 5,82 3,90

Kimya 13 11 1 10,75 83 8,25 4,98 3,24

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,62 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 26 11 23,25 58 23,83 14,83 9,76

Toplam: 280 117 32 108,46 39 106,23 91,94 83,55

Matematik BDBDcCABCBCBDAEBEBABDACEBCDAdCACECBAEDED

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri EdAEDCacaCdA  A BEEECBBBEbEEEeDdAbEBBDac

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 5 32 66 110 122

SAY 364,873 250,620 1 3 3 3 3

EA 244,933 223,470 4 17 27 35 35

Katılımlar: 13 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 23,96 18,24 13,06

Geometri 10 9 1 8,75 88 6,56 4,25 2,83

Matematik 40 39 1 38,75 97 30,52 22,49 15,90

Fizik 14 13 1 12,75 91 8,96 5,82 3,90

Kimya 13 12 1 11,75 90 8,25 4,98 3,24

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,62 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 23,83 14,83 9,76

Toplam: 280 126 26 118,96 42 106,23 91,94 83,55

Matematik BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCAdCCEAEBEDD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECDEDCCCcBAEABEADECEBBBDEdEecCADEBAacBD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN GÜNGÖR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 5 32 66 110 122

SAY 358,023 250,620 2 8 8 8 8

EA 237,983 223,470 7 41 53 64 65

Katılımlar: 13 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 23,96 18,24 13,06

Geometri 10 9 1 8,75 88 6,56 4,25 2,83

Matematik 40 37 3 36,25 91 30,52 22,49 15,90

Fizik 14 12 2 11,50 82 8,96 5,82 3,90

Kimya 13 13 0 13,00 100 8,25 4,98 3,24

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 6,62 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 23,83 14,83 9,76

Toplam: 280 123 28 115,46 41 106,23 91,94 83,55

Matematik BDBDABBCcCCDAcBEEABBCEDADABCCAdCCEAEBEDD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECeEDCCCDBAdABEADECEBBBDEEE ECADEBcaceD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD
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100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BACANAK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 5 32 66 110 122

SAY 357,623 250,620 3 9 9 9 9

EA 237,983 223,470 7 41 53 64 65

Katılımlar: 13 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 23,96 18,24 13,06

Geometri 10 9 1 8,75 88 6,56 4,25 2,83

Matematik 40 37 3 36,25 91 30,52 22,49 15,90

Fizik 14 14 0 14,00 100 8,96 5,82 3,90

Kimya 13 11 2 10,50 81 8,25 4,98 3,24

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,62 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 23,83 14,83 9,76

Toplam: 280 124 28 116,46 42 106,23 91,94 83,55

Matematik BDBDcCABCBCBDAEBEBABDACEBCDAdCACdCBAEDED

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBdaEcbeDCAAEBBDDc

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 2 1 67
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 0 1 0
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÜNEYSULU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,052 195,870 3 29 46 74 78

SAY 357,273 250,620 4 10 10 10 10

EA 280,226 223,470 2 9 12 14 14

Katılımlar: 13 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 0,67 1,11 1,66

Edebiyat 18 3 2 2,50 14 0,71 2,48 3,15

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,62 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,17 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 7 12,25 31 4,17 6,01 7,92

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 23,96 18,24 13,06

Geometri 10 9 1 8,75 88 6,56 4,25 2,83

Matematik 40 38 2 37,50 94 30,52 22,49 15,90

Fizik 14 14 0 14,00 100 8,96 5,82 3,90

Kimya 13 10 3 9,25 71 8,25 4,98 3,24

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,62 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 23,83 14,83 9,76

Toplam: 280 138 35 128,71 46 106,23 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 c            DD  a B   aDbEAEEaE dCDABcE

Cevap Anahtarı A BDBDCAEABCDBCDDEAEDBDACBDEEAEECEBACDABAE

Matematik BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDAbABCCAdCCEAEBEDD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri AECDEDCCCDBAEABEAeECbBBBDEdEbECADbBAbcBD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Sohbet 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 0 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
II. Yeni Şiiri 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 5 32 66 110 122

SAY 346,173 250,620 6 18 20 21 21

EA 234,508 223,470 10 52 66 80 82

Katılımlar: 13 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 23,96 18,24 13,06

Geometri 10 10 0 10,00 100 6,56 4,25 2,83

Matematik 40 37 3 36,25 91 30,52 22,49 15,90

Fizik 14 11 3 10,25 73 8,96 5,82 3,90

Kimya 13 11 2 10,50 81 8,25 4,98 3,24

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,62 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 23,83 14,83 9,76

Toplam: 280 121 31 112,71 40 106,23 91,94 83,55

Matematik BDBDBCAdCBCBDAEBEBABDACEBCDAddACECBAEDED

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri ECAEDCeDCCdAaAAbBEEECBBBdDEEEbDCAeEBBDac

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 0 1 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Canlılık ve Enerji 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH DOĞANAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,765 195,870 4 31 65 109 121

SAY 193,728 250,620 13 106 135 161 169

EA 165,191 223,470 13 112 148 192 205

Katılımlar: 13 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,67 1,11 1,66

Edebiyat 18 1 17 -3,25 -18 0,71 2,48 3,15

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 1,62 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,17 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 32 0,00 0 4,17 6,01 7,92

Matematik-2 30 6 19 1,25 4 23,96 18,24 13,06

Geometri 10 1 5 -0,25 -3 6,56 4,25 2,83

Matematik 40 7 24 1,00 3 30,52 22,49 15,90

Fizik 14 3 11 0,25 2 8,96 5,82 3,90

Kimya 13 4 9 1,75 13 8,25 4,98 3,24

Biyoloji 13 1 9 -1,25 -10 6,62 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 8 29 0,75 2 23,83 14,83 9,76

Toplam: 280 76 104 49,46 18 106,23 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 aDBDacbeacdebaebcdeaCdbcAbDEcaebedceacBd

Cevap Anahtarı B BDBDEACADBBCDECDDBAECBDAAEDEEBAECEACDEBA

Matematik BDBDabcdeea cd acabeadb B e Ca dad b c D

Cevap Anahtarı B BDBDBCABCBCBDAEBEBABDACEBCDACCACECBAEDED

Fen Bilimleri abbEeebDabEbdecDBadEbadcEab ddba dEdaa b

Cevap Anahtarı B ECAEDCDDCCEABAADBEEECBBBEDEEEADCAAEBBDDA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Sohbet 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 0 2 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Modernist Hikâye 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
II. Yeni Şiiri 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 2 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 0 1 0
Özel Sayı Dizileri 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Koşullu Olasılık 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 1 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 3 0 2 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 1 1 50
Esas Ölçü ve Birim Çember 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Tork kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜ *Y 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 241,122 195,870 1 14 21 32 33

SAY 240,528 250,620 12 75 88 93 96

EA 296,041 223,470 1 5 6 7 7

Katılımlar: 13 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,67 1,11 1,66

Edebiyat 18 9 7 7,25 40 0,71 2,48 3,15

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 1,62 1,56 2,03

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,17 0,87 1,07

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 24,75 62 4,17 6,01 7,92

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 23,96 18,24 13,06

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 6,56 4,25 2,83

Matematik 40 21 5 19,75 49 30,52 22,49 15,90

Toplam: 280 101 33 92,21 33 106,23 91,94 83,55

Edebiyat-Sosyal-1 BDBDCAEA dD bcbEAcaBDAbBD EAEaCEB CDABdE

Cevap Anahtarı A BDBDCAEABCDBCDDEAEDBDACBDEEAEECEBACDABAE

Matematik BDBDABBCBCC A  E A eCE ADAeCdAd        c

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Sohbet 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 2 1 1 50
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Modernist Hikâye 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
II. Yeni Şiiri 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Sistemler 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100
Türkiye'deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRÖRS 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 5 32 66 110 122

SAY 353,608 250,620 5 15 16 16 16

EA 244,933 223,470 4 17 27 35 35

Katılımlar: 13 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 23,96 18,24 13,06

Geometri 10 10 0 10,00 100 6,56 4,25 2,83

Matematik 40 40 0 40,00 100 30,52 22,49 15,90

Fizik 14 11 2 10,50 75 8,96 5,82 3,90

Kimya 13 10 3 9,25 71 8,25 4,98 3,24

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,62 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 30 9 27,75 69 23,83 14,83 9,76

Toplam: 280 123 28 115,46 41 106,23 91,94 83,55

Matematik BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri  ECDEDCCCDaAdABEAeEaEBBBDEdEAcCADbBAacBD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
Belirli İntegral 1 1 0 100
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 3 3 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Koni 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 1 0 100
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 1 0 100
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Canlılık ve Enerji 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ATY 3.DENEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 165,585 195,870 5 32 66 110 122

SAY 266,958 250,620 11 66 76 81 81

EA 216,438 223,470 12 85 107 128 131

Katılımlar: 13 113 153 197 214

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 7 25,65 64

TYT Sosyal 20 11 4 10,04 50

TYT Matematik 40 11 3 10,45 26

TYT Fen 20 3 5 1,56 8

Matematik-2 30 21 5 19,75 66 23,96 18,24 13,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 6,56 4,25 2,83

Matematik 40 21 6 19,50 49 30,52 22,49 15,90

Fizik 14 6 7 4,25 30 8,96 5,82 3,90

Kimya 13 6 5 4,75 37 8,25 4,98 3,24

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 6,62 4,03 2,62

Fen Bilimleri 40 17 14 13,50 34 23,83 14,83 9,76

Toplam: 280 91 39 80,71 29 106,23 91,94 83,55

Matematik BDBDABBCBCeD BB EABca  ADAeCdAb         

Cevap Anahtarı A BDBDABBCBCCDABBEEABBCEDADABCCACCCEAEBEDD

Fen Bilimleri A aDEcdaCDabdAaE bEa cBBDEdE  a DaB   BD

Cevap Anahtarı A AECDEDCCCDBAEABEADECEBBBDEEEAECADEBADABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Üstel ve Logaritmik Denklemler 1 1 0 100
Özel Sayı Dizileri 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Koşullu Olasılık 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
Belirli İntegral 1 0 0 0
Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Alma 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların İndirgeme Formülleri 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Koni 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 1 0
Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Tork kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Karboksilik Asitler 1 1 0 100
Hidrokarbonlar 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Canlılık ve Enerji 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100
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