
SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,165 298,370 34 45 72 244 4208

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 4 2 3,50 35 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 78 28 71,00 59 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe acDd dAaCDdbCbeEEADAdDDAAEBCACDCaDdadE  

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBC BDECCe B DAaEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEBDBCCD DDBEBcCBDADDEDDDcDCCC  AAcd  

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e B abaacBCeC DBBDcE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
452,068 298,370 4 4 8 19 457

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 7 2 6,50 65 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 107 12 104,00 87 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDBDdACCDADCABEbADAEDDAAEBCcCDCBDBECEEB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABccaCBDECCDABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEBDBbCDCDDBEBBCBDeDDEDDDBDCC BCAAbdBD

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen CDBACEaCDBCDCdDBBDAE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,445 298,370 18 20 33 102 2049

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 6 3 5,25 53 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 92 17 87,75 73 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEaB  ACCDADdA EEADAEDDAAEBCACDCBDcEC dB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBCCBDECdcABdDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEBDBCC  DDBbcBCBD DDEDDD DCC BdAADdBb

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen eDBACEaCDBCDCd BBb c

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,415 298,370 52 72 186 579 8584

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 4 20,00 50 28,91 27,56 22,31

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 6 1 5,75 58 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 50 15 46,25 39 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CACE     BCDdDdc EEAaAEDDAA BCAC        

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Matematik  B A bB  CC  D Bb B e  D EDDDd BCCBaA D 

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen BEe BAaC bDB DE eeBb

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 0 20
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Proteinler 1 1 0 100
Plastit 1 0 0 0
Mantarlar 1 0 1 0
Mitoz 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU TURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,158 298,370 31 42 69 238 4099

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 5 1 4,75 48 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 77 19 72,25 60 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDdDcAC D DCbBEEAcAcDDAAEBCACDCBDBECEEB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal A BBC BDECCeABEaAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BA EBDBbd  DDBEBdCBD DDED c  CC  CAA  Ba

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e BbaEa  B D   e bb 

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,140 298,370 55 81 286 745 12309

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 6 0 6,00 60 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 28 6 26,50 22 75,60 70,53 53,83

TYT Matematik BA  B BCC   DBE BCBD D EDDa  CC B AAD B 

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e B  ba DB     eB d 

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Proteinler 1 0 0 0
Plastit 1 0 1 0
Mantarlar 1 0 0 0
Mitoz 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR MERVE MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
444,088 298,370 7 7 11 29 680

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 33 7 31,25 78 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 105 15 101,25 84 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDBDBACCDbDCbBEEADAEDDAcEBCACDCcDdECEEB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBCCBDECCDABEDAcEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADdBDBCCDCDcBdcBCBDADDEDDDBeCCdBCAADdBD

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen CDBdCEaCDBCDCEDBBDAE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM SARSIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
426,370 298,370 15 15 23 62 1264

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 99 14 95,50 80 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDBDdACCDcDCABEEADAEDDAAEBCACDCBDcEeEEB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBCdBDECCDABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADdBDBCCDaDDBaBBCaDADDEDDDB CC  CA D B 

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen eDB CEaCeBCDbEbBBDAE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,253 298,370 32 43 70 241 4140

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 6 2 5,50 55 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 77 20 72,00 60 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDBDdACaDADCABabADA DDAAEBCACDCBDcECEEB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABaBCCBDEaC cBbDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADaBDBCC aDDB a  dD DDEDDD  CC BCAAe Bb

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e B a a     C  e Dd 

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
435,480 298,370 11 11 19 48 956

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 102 14 98,50 82 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CACEDdbBEBCDbDCABEEADAEDDAAEBCACDCBDcECE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCABBbC BDEBCDdAEDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik CBBADEBaDCCDa DBEBBCBDAeDEDDD DaCCBCAADC

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen BEaDBACCdCDBCD cDBBb

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,293 298,370 43 59 120 429 6531

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 4 2 3,50 35 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 63 24 57,00 48 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEad dACCDbDCA aEADAEDDAAaBd CDCBDc CEcB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal cBBBCCBDbCd  B DAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik  A dB B    D d c  dD aDE Dcc  e BCAA  a 

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e Bb EaC BCDCE  BD  

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ULUER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
439,378 298,370 9 9 15 39 814

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 103 13 99,75 83 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDdDBACaDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDcECcaB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBCCBDdCCDABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEBDBCCDCDDBbcBCBD DDEDDDBDCC BCAADbBD

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen eDB CEaCDBCD dDBBbAE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU SALMA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,760 298,370 13 13 21 54 1147

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 101 17 96,75 81 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCcDcECE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCAcBECCaDEBCbAAEDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik CBBADEBDaCCDCDDBEcBaBD DDEDDDaDBC BCAADd

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen abeDBbaCECDBCeEADeBD

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,883 298,370 35 47 80 266 4418

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 19 8 17,00 57 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 4 2 3,50 35 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 23 10 20,50 51 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 77 29 69,75 58 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CdDBDdbC DcDaA abADAEDDAAEBCACbCaDdECEdB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBC BDECdbdBEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEdcBCC aDcBdcBCaD DDEDDDd CCdB A b B 

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen a BcCEaC B DCcDBBbA 

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,750 298,370 47 65 140 499 7512

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 5 1 4,75 48 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 55 12 52,00 43 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CeCaDd  dBCDdDCAeEbADAEDDAAEBCACDCBDcE E

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal           E    AEDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik CBBA EB   C         B   D   a   C BCA Db

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen BE  BAa    B  Eb    

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,000 298,370 25 31 50 181 3387

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 4 0 4,00 40 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 82 18 77,50 65 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDB eACCDADdA EEADAEDDAAEBCACDCBDcECEdB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal c BBCCBDECCDABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BA  BbBCa  D BEBBeeDeDDEDDD  CC BCA     

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e BbdEaaDB D  aBBbbE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,300 298,370 50 70 168 548 8123

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 53 16 49,00 41 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CACEDdeddBdDADbA E AbAEDDdAEBCACDCBDBECE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCABBECbBD BCD AEDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik bB A  B   C  D B e e                    

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen a              d d b

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,420 298,370 42 58 119 427 6521

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 62 20 57,00 48 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CcCEDB    CDbD   EbebAdDD AEBCACDCcDcECE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCABBdCCBDb CD AEDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik CBBADEB D C CbD  B d  dDeE D   B   C    

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen aE  edbC   B D A dd 

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,565 298,370 39 54 96 316 4982

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 4 1 3,75 38 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 71 19 66,25 55 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CAeEDdD dBCDbDCA EEADAcDDAAEBCACDCcDcECd

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCABBEC BDEBCDAAEDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik CB ADEBe  C  D Bd   BD     DDd  C   AADd

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen Bba B b daDB D c d  

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,680 298,370 26 32 52 186 3464

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 7 1 6,75 68 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 82 20 77,00 64 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDBcdAC DAD A EEADAEDDAAEBCACDaBDdECE B

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ccBBaCBDdCCDABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEBcBCC  DDBccaCBD DDEDDD  CC B AADbBD

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen C BAaEadcB     aa eE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,118 298,370 23 28 45 153 2849

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 4 0 4,00 40 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 86 19 81,25 68 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CdDBDBAaCDbDdA abADAEDDAbEBCACDCBDdECEdB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBaCaDECCeABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEBDBCC aDDBEBBCBD DDEDDDd CC   A D B 

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen aDBA bBCDB Ded BB c 

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,015 298,370 17 19 31 99 2018

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 93 21 87,75 73 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CdDdDB CCDADCAecbADA DDAAEBCcCDCBDcECEdB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBCeBDECCDcBaDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADbBDBCC CDDBEcBCBD DDEDac cbCCBCAADd D

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen CDBACEBaDBCDCdDdBDAE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA EKMEKÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,625 298,370 51 71 185 578 8577

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 53 25 46,75 39 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDdDBAC DADCAedEADAEDDAAEBCACDCaecbCE e

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABeBCeBDb dDdBEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BA  BcB    Dc  cd                       

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen ecB acB e  ebED  b  

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 0 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 2 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,253 298,370 46 64 135 480 7211

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 6 2 5,50 55 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 60 26 53,50 45 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDdceACaDbDCb EbADAEDDAbEBCACDCBDcE E B

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABaBCCBDECd  BEeA EA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADdB B C  D Bcd             CC BCAAe Bb

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e B  baa B b d Babb 

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TAŞKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,418 298,370 49 69 167 544 8054

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 3 1 2,75 28 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 55 24 49,00 41 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CcCEDd   BCDcD A abADAEDbAbEBCcCbCBDccCE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCA  d bBD  dD  E A      

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik bBBADEBD CC a  dE B aD Dc D    aC B A   

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen ab  BbbCE    D  D  D

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜNAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
460,155 298,370 2 2 6 11 268

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 109 10 106,50 89 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe aEDBDBACdDADCAdEbADAEDDAAEBCACDCBDcECdEB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABaBCCBDdCCDABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEBDBCCDCDDBEBBCaD DDEDDDBDCCCBCAADCBD

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen CDBdCEBCDBCDCEDBBDAE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,700 298,370 44 60 127 457 6923

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 61 24 55,00 46 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDBb AC DbDaA EbADAEDDAbEBCACDCBDdECdbB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBcC BD Cd ABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADdBcBCa   cc B eBD cDE  Dd C      e   

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e Bd ba  B D d   D  

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,765 298,370 16 17 26 81 1749

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 95 18 90,50 75 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CACEDd   BCDADCAadbADAEDDdAEBCACDCBDcECE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCABBECCBDEBCDAAEDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik CBBADEBDaCCDaDDBEaBCBDADDEDDDeDBCCBCAADd

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen abe Bc CbCDBCDEb eB 

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETYİĞİT GÜNEYSU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,475 298,370 22 26 43 144 2750

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 7 1 6,75 68 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 88 24 82,00 68 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CACEDBbcdBCDbDCAecbADAcDDAAEBCACDCBDdaCE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCABBdCbBDEBC  AEDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik CBBADEBD CaDaDeBEcBCBD DDEDDD cBC B AADC

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen ade BACCcCeBCDEAeBBb

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELSU KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,928 298,370 20 22 36 114 2314

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 6 2 5,50 55 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 89 14 85,50 71 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDdDB dCDbDCABEEADAEDDAAaBCcCDCcDcECEEB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBCCBDECCDABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BAbEBDB C      cBC D DDED     C  CAADbBa

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen CDBeCdBCDBCDCEaBBDAE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,708 298,370 24 29 46 162 3013

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 7 0 7,00 70 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 84 15 80,25 67 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDBD AC D DCABEbADAEDDeAEBCAaDbBDBE EdB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBC BDECd  BEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEBDBCC eDDBEcc BDA DEDDDB CC  CAAD BD

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e B CEaaDB D    Bbcb

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SUDE DURMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,498 298,370 19 21 34 104 2124

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 93 25 86,75 72 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CACbbBcdcBCDdDCABdbADAbeDAAEdCACDCcDcECE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCABBECbBDEBCacAEDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik CBBADbBDbCCDaDDBE BCBDADbEDDDBDBC BCAADd

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen BEeDBAbCEaDBCDEAbBBD

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVABOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,818 298,370 30 41 67 235 4030

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 4 0 4,00 40 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 78 21 72,75 61 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDB dACCDADdA EbADAEDDAAEBCACDCBDcECEdB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal c BBCCBDECCDABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADbe BbC  D BEBBeeDeD   DD aCC BCA     

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e BbdEaeDB D  aBBbbE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL UYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,293 298,370 21 23 38 121 2387

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 5 1 4,75 48 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 89 15 85,25 71 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDBDdACCDADCABEEADAcDDAAEBCACDCBDc CEEB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBCCBD Cd ABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BA EBDBCd CDeBE B BD D EDDa bCC B A DbB 

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e B dEaCDaCDCdDBBDAb

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
449,440 298,370 5 5 9 20 511

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 32 8 30,00 75 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 106 12 103,00 86 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CACEDdDdEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDc Cd

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal  CABBECCBDEBCDAAEDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik CBBADEBDDCCDCDcBdcdaBDADDEDDDaDBCCBCAAbb

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen BECDBACCECDBCDEADBBD

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÖĞEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
458,200 298,370 3 3 7 16 317

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 108 9 105,75 88 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDdDBAa DADCABEbADA DDAAEBCeCDCcDcECEEB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBCCBDdCCDABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEBDBCCDCDDBEdBCBDA DEDDDBDCCCBCAADdBD

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,100 298,370 45 61 130 462 6956

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 61 25 54,75 46 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe bACEDd dcdCDADCAcEbADAEDDAAEBCACDCBDcdeE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BeABBE  BDEBCecAcDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik  BBA  B  Ca  D B  B    DDE bc           

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen aEe B aCEacB DEc  db

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR TÜRKÖLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,795 298,370 54 79 257 705 11492

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 28,91 27,56 22,31

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 23,06 20,87 12,90

Toplam: 120 37 19 32,25 27 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CACEadeddebDbDbAccbAeAEDDAbEBCACDCcDBdCE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Matematik bBBA EBD CC  DD  cBCaD                  

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE ÇAVDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,505 298,370 53 76 211 620 9355

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 1 1 0,75 8 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 23,06 20,87 12,90

Toplam: 120 48 21 42,75 36 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe eACEDeD  edDbb b EEAcAE DAAcBCACDCeDcdCE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCc adCCBD BC d EDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik  BaADEB  C   D   c eaD DDE  D  eC       

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ŞENTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,060 298,370 48 66 147 509 7626

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 4 1 3,75 38 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 56 18 51,50 43 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDd dACCDADCbBEEAcAEDbddEBCACDCB dECEEB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal      CBDb         EA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEB BCa    eEc  aD aD  D   CC B A  bB 

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen   B   aaeB D   BB   

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,145 298,370 40 56 111 360 5663

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 14 11 11,25 38 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 4 2 3,50 35 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 18 13 14,75 37 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 71 36 62,00 52 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDaDdAC DbD beEEAaAEDDAbEBCACDCcDccCEEB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBCaBDECdDdBEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BeDbBDB C bDcBcd ecD eDED DBceC B A cdB 

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen C BcaEae BCebdbdBDAb

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA BAYER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
446,620 298,370 6 6 10 24 603

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 7 2 6,50 65 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 105 11 102,25 85 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDdDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDcECEEB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal AcBBCCBDbCCcABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BA EBDBCC eDDBEBBCBDeDDEDDDB CCCB AAcdBD

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen eDBACEaCDBCDCEDBBDAE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜLCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
435,358 298,370 12 12 20 49 959

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 6 0 6,00 60 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 101 10 98,50 82 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDBDBACCDADCABdEADAEDDAAEBCACDCaDcECEEB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal AcBBCCBDECCDABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEBDBCC CD BEcBCBD D EDDDa CCCB A D B 

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen ecBAaEaCDBCDCEDBBDAE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ÖZYURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
444,088 298,370 7 7 11 29 680

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 33 7 31,25 78 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 105 15 101,25 84 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDdDBeCCDbDCABEEADAEDDAAEBdACDCBDcECEEB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBCCBDbCCDABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEBDBdCDCDbBccBCBDeDDEDDDBaCCCBCAADbBD

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen eDBbCEBCDBCDCEDBBDAE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,363 298,370 37 50 85 280 4602

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 4 0 4,00 40 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 73 16 69,00 58 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDB dACCDADdA EbADAEDDAAEBCACDCBDcECEdB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal c BBCCBDECCDABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BA  e BbC  D BEBBeeDeD   DD  CC BCA     

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e BbdEaeDB          

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALTUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,808 298,370 36 48 81 274 4528

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 74 19 69,25 58 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CACcDdeadBCDbDCA EEAbAcDDAAEBCACDCBDcECE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCABBECeBDEBCDcAEDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik CBBA dB   C dD Bc    D DDED  e BCCB A   

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen BE  BcaCE    D e aBD

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK ATA HINISLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,825 298,370 28 39 64 213 3813

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 20 9 17,75 59 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 7 2 6,50 65 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 27 11 24,25 61 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 82 32 74,00 62 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDd ceCdD DCbcEEADAEDDAAaB ACDCBDcEddE 

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal AcBBCbBDECCDABbDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEBcBCCDaDDBEcaaBD DaEDacBcCC BaAADCBc

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen eDBAaEaCDBeDCdeBabAE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN EYLÜL OLCAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
438,538 298,370 10 10 17 41 836

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 3 0 3,00 30 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 101 6 99,50 83 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CACEDBDBaBCDADCABEEADAEDDdAEBCACDCBDcECE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCAeBECCBDEBCDcAEDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik CBBADdBD CC CD BEBBCBD DDEDDD  BC   A   

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen BECDBA CECDBCDEADBBD

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ERGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,405 298,370 29 40 65 216 3831

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 7 1 6,75 68 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 80 23 74,25 62 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDBc AC DbDCA EbADAEDDAAEBCACDCBDdECE B

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBCCBDdCdb BEDAcEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEBbBCb  DDBccB cDeDDEDDD  CC  CAADbBD

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e BcaEaa  CDC eBaD c

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT HASAN EYÜPOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
429,538 298,370 14 14 22 55 1161

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 8 2 7,50 75 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 101 19 96,25 80 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CdDdDdACaDbDCAeEEADAEDDdAEBCACDCBDcECEcB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABeBCCBDECCDcBEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADdBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBaCCCBCAAbdBD

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen eDBcaEBCDBaDCEDBBDAE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,890 298,370 41 57 115 395 6120

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 1 0 1,00 10 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 65 22 59,50 50 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDB eACCD DbA E ADAEDDAAEBCACDCBDcECEdB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal c BBddaDECCDABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BA  BbB a  D aEcBe D D            A     

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e BbdEaaDB Db aBBbdE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,733 298,370 38 51 91 307 4873

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 0 13,00 65 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 4 0 4,00 40 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 23,06 20,87 12,90

Toplam: 120 70 12 67,00 56 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CdDBeBcC DbDCABEEAcAbDDAbEBCcCDCaDBECEEB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBC BD C     DAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BAeEBaBCC  DDBEBBCBD DDEDDD aCC  CA   B 

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRÖRS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
466,413 298,370 1 1 2 6 183

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 9 1 8,75 88 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 111 9 108,75 91 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CACEDBDBEBaDADCABEEADAcDDAAEBCACDCBDdECE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCcBBECCBDEBCDcAEDAc     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADb

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen BbCDBACCdCDBCDEADBBD

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ TÜRE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,450 298,370 27 38 61 206 3734

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 4 1 3,75 38 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 80 20 75,00 63 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDBe ACCDADdA EEADAEDDAAEBCACDCBDcECEdB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal c BBCCBDECCDABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BA be BbC  D BEBBeeDeD EDDD  CC BCA  d  

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e BbdEaaDB D  aBBbbE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,135 298,370 33 44 71 242 4149

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 55 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,91 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,68 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,65 3,60 3,36

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,10 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,40 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,83 14,38 12,98

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 17,98 16,27 10,47

Geometri 10 7 0 7,00 70 5,08 4,60 2,42

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 23,06 20,87 12,90

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,42 2,30 1,86

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,67 3,08 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,35 1,61

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 8,80 7,73 5,65

Toplam: 120 79 29 71,75 60 75,60 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDd dACCDADCAeEbADAbDDAAEBCcCDCaDcECEEB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBa BDECCecBEDAcEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEBcB CD D BEBB eD DaEDacaaCC BCAAD B 

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen eaBd baCeBaDb DBBbbE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,120 298,370 12 62 131 466 7030

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 15,10 20,87 12,90

Toplam: 120 57 9 54,75 46 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CACEDBDdEBCDbDdAedEADAEDDAAEBCACDaBDBECE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BaABBECCBDEBCDcAEDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik bBBADE                                  

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN SOFU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,828 298,370 4 35 56 197 3624

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 15,10 20,87 12,90

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,53 2,30 1,86

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,70 3,08 2,18

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,20 2,35 1,61

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 4,44 7,73 5,65

Toplam: 120 81 22 75,50 63 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CdDBDBeCCDADdc abADAEDDAAEBCACDC DdECE  

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal AeeBCdBDdCCDABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BAaEB Bbb  DDeEc CBD DDEDDDB CCCBCA DdBa

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen a BACEBa B  C  BBbAb

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 0 50
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,840 298,370 5 36 57 200 3672

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 15,10 20,87 12,90

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,53 2,30 1,86

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,70 3,08 2,18

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,20 2,35 1,61

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 4,44 7,73 5,65

Toplam: 120 80 18 75,50 63 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDBDeACCDADdA EEADAEDDAAEBCACDCBDcECEdB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal c BBCCBDECCD B DAEE      

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BA dBbBCa  D BEBBeeDeDDEDDD  CC BCA     

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e BbdEaaDB D  aBB bE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,800 298,370 18 75 210 619 9333

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 15,10 20,87 12,90

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,53 2,30 1,86

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,70 3,08 2,18

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,20 2,35 1,61

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 4,44 7,73 5,65

Toplam: 120 47 16 43,00 36 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CACE d e BCDADCe EE DAEDaAbEBCAaDCBDcd E

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BeA BE CBD BC dAEDcE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik CB   cB  C   D              De e        

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen a      C         c D

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYORAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,353 298,370 20 78 231 661 10378

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 15,10 20,87 12,90

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,53 2,30 1,86

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,70 3,08 2,18

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,20 2,35 1,61

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 4,44 7,73 5,65

Toplam: 120 43 20 38,00 32 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CcCEbBbd B DdDCA aE DAEDD AaaC CD BDdE  

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCABeEaCBDEBC  AED c     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik                                 C       

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen abeaB   dCaB DcAb  D

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 1 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK GÜNEY SARIÇİÇEK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,095 298,370 14 67 151 515 7681

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 15,10 20,87 12,90

Toplam: 120 54 12 51,00 43 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDdcBAdCDADCAeEEADAEaDAAEB  CbC        

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBB  B  C               

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BA EBDBCdb DeBEcBCBDADDE DDa CC B A c   

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 0 50
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 0 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÖZBEK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,145 298,370 16 73 192 586 8746

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 15,10 20,87 12,90

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,53 2,30 1,86

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,70 3,08 2,18

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,20 2,35 1,61

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 4,44 7,73 5,65

Toplam: 120 52 25 45,75 38 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CACEaa ddBCDdDdbecbADAEDDAAEBCACDCcDcECE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCAa E CBDE CD AEDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik  B c bB  Ca    d    e   DE D   a        

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen aEe B a  aD    ba B 

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,898 298,370 11 55 109 352 5555

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 0 12,00 60 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 3 3 2,25 23 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 15,10 20,87 12,90

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,53 2,30 1,86

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,70 3,08 2,18

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 1,20 2,35 1,61

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 4,44 7,73 5,65

Toplam: 120 69 25 62,75 52 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDdDBACCDADCAabEAcAEDDeAEBCcCDCBDcaCEdB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBC BDEC     DA E      

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik  ADEB BCC  D  a  a D DDEDDDB CC BaA e c 

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen C BcbEaaDB D dceabcb

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,893 298,370 19 77 219 638 9824

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 3 13,25 33 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 15,10 20,87 12,90

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,53 2,30 1,86

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,70 3,08 2,18

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,20 2,35 1,61

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 4,44 7,73 5,65

Toplam: 120 44 15 40,25 34 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CcDB  AC D D   EEAcA DD b B             

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal A BB   DE d  BEDAEEd     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BA EB B C  D  EcBac  Db D D      CAA  B 

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e B  Eaa B     e eb 

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,083 298,370 15 68 159 531 7869

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 15,10 20,87 12,90

Toplam: 120 54 15 50,25 42 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDB BeCCDADaA EEAbAEDDdAEcCACDCBDBECdb 

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal A aa CBD  eD   DAE       

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BAD BcBCC  DDBac Cd          CC  bA D B 

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,760 298,370 10 53 95 315 4971

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 2 25,50 64 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 15,10 20,87 12,90

Toplam: 120 68 7 66,25 55 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe C CED  B BCDbDCAB EADA DD AEB     BDcECE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCABB  CBDEBCD AEDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik bBBAD BD CC aDDBEcB BDdDDEDDDa  C  CA D 

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 0 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 1 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÖZLÜ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,295 298,370 21 82 316 799 13583

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 6 11,50 29 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 15,10 20,87 12,90

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,53 2,30 1,86

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,70 3,08 2,18

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,20 2,35 1,61

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 4,44 7,73 5,65

Toplam: 120 21 18 16,50 14 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CE B cACCbAD  ac     D A        BDdE   d

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal A Bce  D                 

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik  A aB B C   c bc             b   C    e 

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e     a    bb       

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELE KDEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,013 298,370 8 49 84 279 4575

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 15,10 20,87 12,90

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,53 2,30 1,86

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,70 3,08 2,18

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,20 2,35 1,61

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 4,44 7,73 5,65

Toplam: 120 75 24 69,00 58 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CACEadDBdBCcADCAaEEAcAbDDAAEBCACDCBDcbCE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCAcBECCBDEBCD AEaAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik  BBA dec CC  D BE BeaD DbE     BC B A   

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen BECDBACCEacB Dbebed 

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SAB 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,745 298,370 1 24 40 130 2498

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 15,10 20,87 12,90

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,53 2,30 1,86

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,70 3,08 2,18

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,20 2,35 1,61

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 4,44 7,73 5,65

Toplam: 120 88 16 84,00 70 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDB dA CDdDaA EEADAEDDAbEBCACDCcDBb E  

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBC BDECCD BEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEBbBCC  DDBEBBaBD bDdDDD  CCCBCA De D

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen CDBAaEaCDBCDCdcBBbA 

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER GÜRSOY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,495 298,370 6 37 58 202 3692

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 15,10 20,87 12,90

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,53 2,30 1,86

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,70 3,08 2,18

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,20 2,35 1,61

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 4,44 7,73 5,65

Toplam: 120 79 16 75,00 63 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CACdDdD    DdDdc EEADAEDDAAEBCACDCBDBECd

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCABBbCbBDEBdDAAEDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik CBBADaBb CCDaDDBdBBCBD   E              

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen BbeDBACCdCDB DEADBB 

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,790 298,370 7 46 74 246 4230

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 15,10 20,87 12,90

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,53 2,30 1,86

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,70 3,08 2,18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,20 2,35 1,61

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 4,44 7,73 5,65

Toplam: 120 79 31 71,25 59 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CACEDdadEeCDbDCABEbADAEDcAAEBCACDCBDcEed

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BeABBdCbBDEBCbdAEDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik CBBADdBD bC  DDBacBCBD bDEDDDdDeCCB AAD 

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen ad  Bd CcaDa DEAbaBb

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,965 298,370 3 33 54 188 3501

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 15,10 20,87 12,90

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,53 2,30 1,86

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,70 3,08 2,18

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,20 2,35 1,61

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 4,44 7,73 5,65

Toplam: 120 80 14 76,50 64 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDB  AC  bDCA abADAEDDAbEBbACDCBDcECE B

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal A BB CBDECCD B DAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEBcabC  c BEcBCBD DDEDDDB CC BCAADd  

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen   BAaEa DBCD   BB A 

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,015 298,370 13 63 133 476 7155

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 4 26,00 65 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 15,10 20,87 12,90

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,53 2,30 1,86

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,70 3,08 2,18

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,20 2,35 1,61

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 4,44 7,73 5,65

Toplam: 120 58 17 53,75 45 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDaDdACaDAD A  bADA DDA E CA DCBD ECE B

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABa CCB EaC c  DA EA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BA bBDBCC  DD  c  dD         CC BCAAe Bb

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e B a a     C  e Dd 

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT SOYLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,133 298,370 22 83 332 830 14241

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 9 -0,25 -1 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 8 11 5,25 13 15,10 20,87 12,90

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,53 2,30 1,86

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,70 3,08 2,18

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,20 2,35 1,61

TYT Fen 20 3 14 -0,50 -3 4,44 7,73 5,65

Toplam: 120 17 44 6,00 5 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe dEaBbdcdecc                             

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ce  bdBDbC ceacDd        

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik aA dB Bba CD  d a e  c dDb B  d  C      

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen bccAdbe cBbeabDd eb 

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 1 2 25
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,708 298,370 9 52 92 308 4875

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 15,10 20,87 12,90

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,53 2,30 1,86

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,70 3,08 2,18

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,20 2,35 1,61

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 4,44 7,73 5,65

Toplam: 120 71 16 67,00 56 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDBD eCCDcaCA abAaAEDDAAEBCACDCBD ECEdB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal A BBCeBDECCDABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADbBcBCC CD B cBC D  bEDDDB CC   A     

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen      da    b   BB b 

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAKİ POLAT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,498 298,370 17 74 202 606 9078

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 6 10 3,50 12 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 9 12 6,00 15 15,10 20,87 12,90

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,53 2,30 1,86

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,70 3,08 2,18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,20 2,35 1,61

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 4,44 7,73 5,65

Toplam: 120 53 36 44,00 37 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CcCEad ebBCDdDdAeEEebeEDDbAaBCACDCBDdEeE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCA BECeBD     AEDAa     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik CcaA dBb  d  e c c ae   DE  D cdC B A   

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen aEa BAa  d  CDEbDdaD

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,343 298,370 2 30 49 176 3307

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 22 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,20 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,26 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,41 3,60 3,36

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,36 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 12,78 14,38 12,98

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 12,10 16,27 10,47

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 15,10 20,87 12,90

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,53 2,30 1,86

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,70 3,08 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,20 2,35 1,61

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 4,44 7,73 5,65

Toplam: 120 83 21 77,75 65 56,53 70,53 53,83

TYT Türkçe CdDBDdACaDbDCc EEADAEDDAAEBCACDCBDcECEdB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBB  BDECC ABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEdcBCC a c daBCaD DDEDDD  CCdB A b B 

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen aDB CEaC BeDCdDBBbAE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,585 298,370 1 25 41 133 2551

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 1 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,00 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,60 3,36

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,00 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 19,00 14,38 12,98

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 11,75 16,27 10,47

Geometri 10 9 0 9,00 90 9,00 4,60 2,42

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 20,75 20,87 12,90

Fizik 7 6 0 6,00 86 6,00 2,30 1,86

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,25 3,08 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 2,35 1,61

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 14,00 7,73 5,65

Toplam: 120 88 17 83,75 70 83,75 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDBcBACaDADCeaabADAEDDAAEBCcCDCBDBECdEB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBCCBDECC ABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik  A  BDBCC aD BEBdaBD   da   D C BCAADCBD

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen CDB CEBaDBdDeEDBBDAb

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 3 25
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AYHAN 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,235 298,370 1 27 44 152 2846

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 2 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,62 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,50 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,38 3,60 3,36

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,12 14,38 12,98

Matematik-1 30 18 10 15,50 52 9,88 16,27 10,47

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,12 4,60 2,42

TYT Matematik 40 26 11 23,25 58 15,00 20,87 12,90

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,00 2,30 1,86

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,62 3,08 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,25 2,35 1,61

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 5,88 7,73 5,65

Toplam: 120 88 26 81,50 68 55,62 70,53 53,83

TYT Türkçe CACEDdDdcBCDbDCAeEEADAEDDAAEBCACDCBDcECE

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCABBdCCBDEBCDeAEDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik CBBADbBb CC aDecEcaaaDADDEDDDdDBCCBCA Db

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen aEeDBda  dDB bEcDBBD

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERTALİ EVGİN 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,068 298,370 2 80 275 726 11892

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 2 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 5 14,75 37 23,62 27,56 22,31

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,50 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,38 3,60 3,36

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,38 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,88 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 11,12 14,38 12,98

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 9,88 16,27 10,47

Geometri 10 3 2 2,50 25 5,12 4,60 2,42

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 15,00 20,87 12,90

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,00 2,30 1,86

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,62 3,08 2,18

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,25 2,35 1,61

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 5,88 7,73 5,65

Toplam: 120 34 17 29,75 25 55,62 70,53 53,83

TYT Türkçe  EDdD A CDdDaA cEADAED Ab              B

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal          C  A   AEEd     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik B D B       c     eD e       CC B A  aa 

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen e dAa a    DCd BB b 

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 0 0 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 0 20
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0 11M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,100 298,370 1 34 55 195 3570

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 1 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,00 27,56 22,31

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,60 3,36

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,00 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 19,00 14,38 12,98

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 16,50 16,27 10,47

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,75 4,60 2,42

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 19,25 20,87 12,90

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,50 2,30 1,86

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,75 3,08 2,18

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,50 2,35 1,61

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,75 7,73 5,65

Toplam: 120 80 16 76,00 63 76,00 70,53 53,83

TYT Türkçe CEDBDdAC DbDCbeEbADAEDDAAEBCcCDCcDcECEEB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal ABBBCCBDECC ABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEBDBCC a  B B CaD    DD  DC    AADb  

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen eDBACEad BC C ae DA 

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
420,865 298,370 1 16 24 67 1427

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 2 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 29,12 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,38 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 18,12 14,38 12,98

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 23,62 16,27 10,47

Geometri 10 9 1 8,75 88 7,25 4,60 2,42

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 30,88 20,87 12,90

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,75 2,30 1,86

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,38 3,08 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,50 2,35 1,61

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 12,62 7,73 5,65

Toplam: 120 98 18 93,50 78 90,75 70,53 53,83

TYT Türkçe CdDBD ACCDbDCA EEADAEDDAcEBCACDCBDcEedEB

Cevap Anahtarı B CEDBDBACCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECEEB

TYT Sosyal AeBBCCBDdCCDABEDAEEA     

Cevap Anahtarı B ABBBCCBDECCDABEDAEEAEACBA

TYT Matematik BADEBDB CDaDDBEBBCaDADDEDDDBaCCdBCAADCBD

Cevap Anahtarı B BADEBDBCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDCCCBCAADCBD

TYT Fen eDBACEBCeBdD dcaBDAE

Cevap Anahtarı B CDBACEBCDBCDCEDBBDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 0 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 3

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY KETENCİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,703 298,370 2 18 30 98 1987

Puanı Hesaplanan: 83 340 853 14540

Katılımlar: 2 83 343 873 14915

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 29,12 27,56 22,31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,58 3,14

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,38 3,60 3,36

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 2,96 2,51

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,24 3,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 18,12 14,38 12,98

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 23,62 16,27 10,47

Geometri 10 6 1 5,75 58 7,25 4,60 2,42

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 30,88 20,87 12,90

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,75 2,30 1,86

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,08 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,50 2,35 1,61

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 12,62 7,73 5,65

Toplam: 120 93 20 88,00 73 90,75 70,53 53,83

TYT Türkçe CcCEDBDBcBbDbDCABEbADAEDDdAEBCACDCBDcce 

Cevap Anahtarı A CACEDBDBEBCDADCABEEADAEDDAAEBCACDCBDBECE

TYT Sosyal BCAcBECCBDEBCDAAEDAE     

Cevap Anahtarı A BCABBECCBDEBCDAAEDAEABEAC

TYT Matematik bBBADEBDeCC aDDBEBBaBD DDEDDD bBCC  AAD 

Cevap Anahtarı A CBBADEBDDCCDCDDBEBBCBDADDEDDDBDBCCBCAADC

TYT Fen BEeDBACbEaDBCDbAaBBD

Cevap Anahtarı A BECDBACCECDBCDEADBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Siyaset Felsefesi 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
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