
SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,757 285,200 160 205 205 591 1873

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 48 27 41,25 34 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBc A D  ED CCEEBCaADEBbeceDCeccEaACDEed

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal           EeCBAECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACbBCeDbBD E  c a EdD   CB EA ee b      

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen           aeeDDc  Ac

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 1 25
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,697 285,200 89 109 109 228 664

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 73 14 69,50 58 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe cABEADA DEEDCCEEcABCaDABeDD ACEEDABCEDae

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BC BAB CEECBA EB EC      

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik bBA e dBC BDECbBEE D B BE EE            

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDbeA  CD   De BD Dc

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 0 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,497 285,200 165 215 215 623 2018

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 18,71 17,79 12,45

Toplam: 120 45 26 38,50 32 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BcBEbDAdedccCbEED BCEcAaecDCACEba eacD  

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BddBABACEECBAaEB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik A ACDbCc EaD     Eaa B B     b          

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 2 4 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,416 285,200 57 71 71 156 456

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 82 18 77,50 65 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBdAADcE DECCEcBCDAbEBcDBCDCBAaEEACDEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal dBAeEcBEE EaCBAECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABCBDaBDCE  EeBbEBDDDECBCEAEAa    a   

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DBd DE   C   DDa BAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİN KANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,138 285,200 145 187 187 507 1532

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 54 24 48,00 40 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BeBEADAb E DCCEEDABCdDABBDDCAeEEacBaEeCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal edc AB  b aecaEB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik A ACcDCB EB E C E    a B      d a       

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BD e   CDb    Ac   A

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SEYFİ ALTINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,322 285,200 67 81 81 178 533

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 81 27 74,25 62 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BeBEeDAE EdDdCEEDcBCdbABeDDbeCEEDABdEDba

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BCEBABACEECBAaEBAECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDDCBCEBDEd BbEeDDBDB CEE   b bEC CAB

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDD beEeD D D cccccA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,295 285,200 48 61 61 128 388

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 82 10 79,50 66 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BcBE DAE  dDCCEEDABC aABBDDCACEEDABCEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BbEeABACEE     B ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik A ACDDCB E eEC   EBDDB BE E   CA D C  A 

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen cDD ABECDaDAD AcDEDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,755 285,200 42 55 55 117 324

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 88 20 83,00 69 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBcAADDEEDECCEEBCDAbEBADdCDCcAaEEACDEeC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal deAecABEECEbCBAECDBA     

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABCBebBDCEdeECBEEB D     EAEA D CECBB 

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen Da  DEB cCDcADDcAcAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,723 285,200 185 245 245 782 2723

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 18,71 17,79 12,45

Toplam: 120 34 35 25,25 21 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe ecdEADb    D dcaDdBeEbdBaDDbbCaEaABdEDbc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BCceeBbCbdCBAc BAECe     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik bBbeDaCB  eDE   da     B       d        

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 0 3 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,544 285,200 81 97 97 206 604

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 74 8 72,00 60 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAADDEEDECCEEBCDAbEBADeCDCBADEEACDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CBABEABEECEcCBAECDBA     

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABCBebBDC     B                       

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen  B   E   aa  DDEbBA 

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
462,837 285,200 2 3 3 4 7

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 39 0 39,00 98 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 17 0 17,00 85 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 109 6 107,50 90 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAbADDEEDECCEEBCDAbaBdDBCDC ADEEACDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CBABcABEECEaCBAECDBA     

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACD CECBBA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB A EB DCDAADDEABAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,715 285,200 27 33 33 68 208

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 92 15 88,25 74 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAbD EEDECCEEBCDADdB D eDCBAaEEACDEca

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal deAeEABEECEaCBAEC B      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACA CBDDBDCECBaCBEEBcD      AdACDbCECBBA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB ADEBaDCDAADDEABAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 1 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALIŞ EFE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,311 285,200 156 199 199 568 1777

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 50 27 43,25 36 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBdA AD   c CCaEBCDAbdaADBbDCeAaEEACDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal deABE BEEdEaCcAECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik eCb CBbDcDCaC d  bE      B              

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen  a      eCe   ccb A 

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
APDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,382 285,200 135 170 170 445 1303

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 60 29 52,75 44 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBcAbD  deddCEEBCbAbaBADeCDCcADEEAeDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal dBAaEdBEEbEaC AECDa      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACA CBDDBDC    eBEE b    B       b     e

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB  DE  eCDe becAeAc

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,183 285,200 41 53 53 114 316

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 88 20 83,00 69 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBcAdDD  D CCEEBCDcbEBAaBbDCeAaEEACDEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal eeAecdBEECEDCBAEC B      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACbBCBDbBDCECBEdBEEBbDDaCB EA A D CEC BA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB ADEB DCDeADDEABAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,528 285,200 61 75 75 161 475

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 80 15 76,25 64 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe  dBEADAE E DCCEEDAcCab BeDDCAeEEDABaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BCdBABACEECBAaEB EC      

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDDCBCEBDECd  E   B B  EaaA A  EC C  

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen  DDe BECD DcD AB EDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 3 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARMAĞAN ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,410 285,200 103 128 128 293 868

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 67 16 63,00 53 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADA DaEDCCEdDABCEDABeDDCeCaEDcBCEDCB

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BdEeAB C  CBAbEB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik A A DbCBCE D dC EE  DB        e         

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BD    cCDa  D A caDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,699 285,200 118 148 148 364 1068

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 65 28 58,00 48 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BdBEADbdDE DdCcEDABCcbABeDDCACEEDAcdEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal edceeBACEdCcAbEBAECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik A bCcDCBCE       E            e  DECdCA 

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDe ABECDaD D AcDcDd

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 1 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,959 285,200 184 244 244 770 2674

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 31 19 26,25 22 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe dAeEAD Ec dDbCcEDAcCaDc eaDCACEED cd DCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal      Bb bE               

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik     D  BC  D           B                

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen a      a  D    d  DA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 1 3 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA UYGAR BAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,246 285,200 127 159 159 405 1190

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 61 23 55,25 46 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe cABEADA   EDdCEEDcBCdbABBDDCeCabDAeaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal edE AB   ECBAD   ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik A AaDDCBCEcaECa bEBDeBDBdCE           A 

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BD   a C    b A  a A

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFENUR DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,151 285,200 143 184 184 500 1514

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 52 14 48,50 40 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe B BEADA   EDdCEEbAaCEeABBDDeACaEDbBaEDCe

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal eCd  BAC ECBA EB EC      

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik  BAbD CBCE  d    E   B B                

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen  a     CD     A     

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,197 285,200 99 123 123 278 824

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 69 19 64,25 54 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe B BEADAEeEEDCCEdDABeEeABBDDCACEEDAcCEcaB

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal B EeAB CdECBAaEa ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik A AbDDdeCEBDECC EE   B d   E  eb  E     

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen        eD D D AeDEDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR OTCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,174 285,200 130 164 164 427 1246

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 58 18 53,50 45 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAADa ED CCEcBCDAbbBcDe DCBAaEEACDEcd

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal d Ae  B EC               

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik AC  CBD  DCE  E  EEB   E a E       E    

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DBeAa aaDCD c DcABAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 2 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,437 285,200 142 183 183 498 1509

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 55 26 48,50 40 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BAaEeDA c EcdCEEbABCdbABeDDCACEEDABdEDbc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BCE eBACEECBAaEB EC      

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik cB eDbCB   D    dEdc   B  E  b         B

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDb  a CD    e d c A

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,105 285,200 116 146 146 353 1040

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 12 1 11,75 59 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 63 17 58,75 49 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe E BAAADDEceECCEEBCbAb B aebDb ADEEACDEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal   A bdB E E CcAEC B      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik AeA CBb  DCE   CBEEB  a  B      Db E    

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen D  A E EDCD Ab  ABAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,720 285,200 91 111 111 232 683

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 74 22 68,50 57 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe bBdcbADaEEaECCEEeCDADaBAaBCDC ADEaeCDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CBe c B ECEaCBAECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik AbA CcDD DCECBa  E B  DE B E  AeD CE    

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB Abcc DCDeADDEABA 

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,934 285,200 58 72 72 158 458

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 82 20 77,00 64 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe ccBEADAEDE DCC ED BCEDABBDDeACEE ABaEDC 

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal ee  ABcCbECBAaEB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik A ACDDdBCEBDEeCBcEcD B B  Ec eCA D Ce AB

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDDCA ECDaDeDAAcDcDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,244 285,200 76 92 92 191 565

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 13 1 12,75 64 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 75 9 72,75 61 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EB AbADDE DECCEEBCD baBADBeDCcADEEACDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal eB  E BEECEDCBAEC B      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik AC B BDb  CEC E  EE      B    A  bCE B  

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen D  AbE EDCD ADD AB D

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU TURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,085 285,200 26 32 32 67 205

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 93 17 88,75 74 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADAEDEEeCCEEDABeabABBDDCACEEDAcaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal Be BAB  EECBAeEB EC      

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDcCBCEBDEC BEEBDDBDBE EEedCe DECBCAB

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen cDD AdECbEDAD AcDEDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA BAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,307 285,200 115 145 145 352 1035

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 66 27 59,25 49 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe B BEADAEDEEDCCEdbceCEbABBDDCACEEDABaEDCe

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal  dEceBA E CBAabB ECe     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik bBbCcbCB E DaC   Ed  B BE E   aA bEC   B

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen  aD e ECDd dD A ccDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,604 285,200 53 67 67 149 442

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 83 22 77,50 65 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADA   EDbCEEDAaCaDdBeDaeACEEDABdEDCe

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BeEaABcCEECBADEadEC      

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABdCDD BCEBDEeddEE D B BE EEdAeA DECB  B

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDD ABECDED  eABDcDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,500 285,200 108 136 136 324 945

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 67 22 61,50 51 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAADcEEeECCEEBCDAD BdDeCabcAaEEACDEaa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal eBAeceB   E CBAaC B      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik AaABCBcD D EC  CBcEB DD CBeEdEA    EC BA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen    A    DCD  b Ec   

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,191 285,200 161 206 206 592 1888

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 47 24 41,00 34 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBB bADDEEDEdCEEabbAD BbD CcacbaEE CcEea

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CebBEdBE CE CB EC        

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik Ab  CB  BDC   cd   B  D  BbE        C   

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen  c   E   C     cb A 

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,264 285,200 105 130 130 298 885

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 1 3 0,25 5 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 70 31 62,25 52 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBdA ADcdEeECCEEBebcbdcADabDCcADEEACDbed

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal dBAcEcBE  Ecbc ECeB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACA CBDbBDCEC aCBEEBDDDE B    AaDbCE  B 

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen Dc AeE  DCDeAbD ABAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 2 5 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADELAL KOYUNCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,536 285,200 52 66 66 148 437

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 83 19 78,25 65 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BdBEADbEaEaDCCEEDABCEb BBDaCACEEDABCEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BCceABACEECBAaEBAECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABbCeDCBCE DECCBbEBaD  B     ACc DECBC  

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen  Db A  CDdD D AcDEeA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,278 285,200 20 23 23 50 140

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 97 18 92,50 77 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBbAbDDdaDECCEEBCDADEBAcBeDCcADEEACDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal dBABEABEECEDCBAECeBA     

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABCBcDcDCECBECBbEBDDDE BCEAEACD CEa   

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DaCeDEBEDCDAeDDcAeAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,498 285,200 75 91 91 189 560

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 79 24 73,00 61 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBc AADcEEDECCEEBCbADdBADeCDCcAcEEACeEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal deeeceBE  EDCBAEeDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik AeABC DDBDCECBECBbEBDaDE B E  A   CEa B 

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DBC DEB DCDdAbbaA dD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,422 285,200 38 45 45 100 283

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 91 25 84,75 71 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADAEeEEaCCcEDcBeabdBBDDCACEEDABCEDac

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BCdeABACEECBAcEB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACcDCBCEcDEdCBEEBaDa cECEECbCA DECBCAB

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDab BECDEDAbAAcDEcA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YAĞIZ CANPOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
474,897 285,200 1 1 1 2 3

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 113 6 111,50 93 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADbEDEEDCCEEDABCaDABBDDCACEEDABCEDCB

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BCcBABcCEECBAbEBAECe     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDD ABECDEDADAABDEDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,931 285,200 95 118 118 254 761

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 71 22 65,50 55 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADAEcEEDCCEEDcaCdbABBDaCACaEDAeaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal  CEBABdCEECBA EB cCD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik b ACDDCB EBDa C bEB  d c  E   d         

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen cDD  BECDaDAD ABDccA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,182 285,200 43 56 56 119 341

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 85 13 81,75 68 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAAD EEDECCEEaCDAbaBADa DCBADEEACDEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal dBe bAB E EcCBAEC B      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACbBCBDDBDCEC EC bEBDa   B E  A D CEC B 

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB ADE EDCD ADDcABAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 0 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK BESNİLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,587 285,200 151 193 193 544 1661

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 50 21 44,75 37 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBceAD   D CCEdBCDcbaccedCDCeADEEAeDbBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal C e cbBEE E C AEC        

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik AabBCBDDBD     d  E      B              

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen D   DE bDCD   D AB  

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 1 6 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK SARIÇİÇEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,447 285,200 136 171 171 453 1343

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 58 25 51,75 43 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAADDd ecCCEEBCDADaaADeCDCeADEEACDEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal deAcEABEECEaCBAECDBe     

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik                 ab     a B  d  CDc  Ca  

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DceA    eCDA  DaAecD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,429 285,200 54 68 68 151 444

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 84 24 78,00 65 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BcBEADAEDEEDCCEEDABCEbABeaDeedaEDABaEDCB

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal eCEBABACEECBAaEB ECe     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDDCBCEBDECC bEBaDBDBE Ec Aeb  EC  AB

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen aD   BceD eADeAecEDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,185 285,200 62 76 76 165 483

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 80 17 75,75 63 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe ccBEeDAEDEdDCCEEDABCdDABBeDCACaEcAcaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal      B    CBA EB aC      

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDDCBCEBDEd BEEBD BDBECEcC eA DEC  A 

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen cD   BECD DADAABcEDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,286 285,200 155 198 198 566 1758

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 49 22 43,50 36 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BdBEADA c dDCdEEDAcCaDABBaDCACEE ABaEcCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BdbcABd   C AcEBAECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik  BACDbCBe BDa   cEe    c                

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen B      Ca           

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 1 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
451,997 285,200 4 5 5 8 21

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 107 13 103,75 86 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBcAADDEEDECCEcBCDADEBAaeCDCBAaEEeCDEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CeAecABEECEaCBAECDBA     

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DBeADEBEDCDAADDEAcAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA TERZİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,197 285,200 144 186 186 506 1530

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 52 17 47,75 40 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe  cBEADAE d DCCEEDAaC e   DDCACEEaABaEDbc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal   Ee BcCEdC A EB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik   A  D B EaD     Ed    Bb               

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen aDD   EeD D    BDcDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,502 285,200 97 121 121 271 806

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 71 27 64,25 54 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BdBEeDA   EcCdEdDAeCaDdceDDCACaEacBdbDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal edEaABcCbECcAaEB ECe     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDDCBCEBD C BEEBDDB B CEd  C     B  B

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BD   BECDaD DAABcE A

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 1 6 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,152 285,200 110 138 138 332 967

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 68 28 61,00 51 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BcBEbDbE  aDCCEEDABaEbeBBDDCACEEDABaEDac

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal edcBABeCEECeAaEB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABAC DCBCE DE   bE   d BE E  Ae   EC C B

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BD   BECDaccb becacA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
432,068 285,200 13 15 15 34 81

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 101 16 97,00 81 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAbADD EeECCEEBCDcDdBADBeDCeADEEACDEaa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal deABEABEECEDCcAECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABCBDDBDCcCBEeBEEBDaDECBCEAEACDDCECBBA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB ADEBaDCDAADDEAcAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,973 285,200 179 233 233 716 2423

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 37 24 31,00 26 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEeDb  dEed cEDAaCabc  DDbACbbDABdEDbc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal  Cc ABc Eb   DEB EC      

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik A    bCBCE D     a                      

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen Ba     C      c  b A

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 2 3 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AKASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
456,310 285,200 3 4 4 7 14

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 108 11 105,25 88 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BcBEADAEDEEDCCEEDABCaDABBDDCACEEDABaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BdbeABA EECBAbEBAECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECeCADDECBCAB

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDDaABECDaDADAABDEDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
421,580 285,200 18 21 21 47 123

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 98 18 93,50 78 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBdAADDEbDECCEEaCDcbEBADBCDCeADEEACDEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CBAaEeBEECEaCBAECDBA     

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABdBDDBDCECBECBbEBDaDECBeEA ACD CEacBA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB AbEB DCDeADDEABAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 1 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,244 285,200 129 162 162 421 1229

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 59 20 54,00 45 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBcAADc  DECCEcBCDA aB DaCDCebDEaACDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal deAec BEE EaCBAcCD       

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACA CBDa e E   eB EB  D  B E   a        

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen D   D   eC A b EABA 

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 2 3 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN AHMET KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,603 285,200 172 223 223 667 2204

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 42 28 35,00 29 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEeDA    cddEEcca dDABe DCACaEaAeaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal e E eB b ECBA EB cCD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik b b DbdBC  D  C  Ea    BE E  d          

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BD ebe           aD 

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,864 285,200 158 203 203 578 1815

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 51 35 42,25 35 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BcBEeDAda  cCdcEDeBCEbeBBDaCACEccABdEeCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal edceeB  EECeA EB Edc     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik b A eDCBC cDE CBEEB  B B  E eb     C C  

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BD e d Ce      Bcce 

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,413 285,200 65 79 79 170 499

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 79 16 75,00 63 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAADDEEDcCCEcBCDAb BAbBCDCcADEEACDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal d AeEdBEE EeCcAEC B      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACbBCBDDBDCEe EC  E      B E   bD CE BBA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB AbEB DCDeADDa   D

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,236 285,200 69 83 83 180 535

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 27 8 25,00 63 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 79 21 73,75 61 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAADDEEDECCEEcCDAeaBcDBeDCeAaEEACDEea

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal   A E B   E b AEC        

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik AabBCBeDBDdEeB CBEEB cDECB EAEAeD CE BBb

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB ADEB DCDA DDEAcde

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,407 285,200 114 144 144 349 1032

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 15 9 12,75 32 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 66 26 59,50 50 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAADa EDECCEEaCDA aBAD CDCcADEEACDEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CBA  eBEEbE CBAEC B      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABCBDbdDC C  eBcEB c E B a   eb  b    

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen Dc  cEddDeb cbDaAdA 

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 1 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,445 285,200 101 125 125 283 832

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 70 24 64,00 53 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EB AAeDDdED CCEEBebAbEBcDBCDCcADEEACDEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CeAcEbBE dEcCBAECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik AC BCeDaBDCEdBE B EB     B        CECe  

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DceADEeaDCDb Dc  cA 

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 1 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN HABİBOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,382 285,200 29 35 35 81 242

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 93 25 86,75 72 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe ecBEADAbDEEDCCcEDABCEDABeaDCACEEDABaEDCe

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal edEcABcaEECeAcbB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDDCBCEBDECCBEE DDBDaECEECeeAaDECBCAB

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDDCAaECDaDADcAcDbDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,516 285,200 63 77 77 167 490

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 81 23 75,25 63 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBdAeDDE DECCEEBCDcDEcAaBCDbcADEEACDEca

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal deAcE BdECEbCBAECeB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACA bBDDeDCECBECBEEB D a Bed  AC  CECdBA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB   Ec DCDeADDEAB D

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 1 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİSEM ATİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,402 285,200 152 194 194 546 1665

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 51 23 45,25 38 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADAE  d CdEEDABCabbBBDc ACEEDAcaEDCB

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal    cAB  E C ADEBAECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik b  ebbCB  BD  C      B        e   E     

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen aDbe  Eaa   b  dDaeA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 0 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,513 285,200 45 58 58 121 345

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 87 21 81,75 68 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBecAADcE DECCEEaCDADaBdDebDCcADEEACDEaa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal   A  dBbECEDCBAEeeB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABCBDDBDCE BaCBEEBDDDECBCEcEAaD CECBBA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB  DEB DCDAcDcEAc D

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CARTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,054 285,200 107 133 133 312 910

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 69 28 62,00 52 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BdBEADAEcEEDdCEEDABCEeeBBDDbAC EacBdEDCe

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BdbeABdC EC AcEB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik A ACDDCBCEBbECe EE a a BE     eb    B   

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen daD ABECDaDA eAdccDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 2 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ GÜRAY SARI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,841 285,200 175 227 227 697 2353

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 10 8,50 21 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 16 9 13,75 34 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 41 35 32,25 27 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBedAeD  Ee adEEB   bbBe  C Cc          

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CeceEdBEabbD   ECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACd CeDDBDCEb E acEd   aCB b   eD  E  B 

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen ace Dcade aA  D Ac D

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 0 33
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 1 3 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMA Z 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,269 285,200 147 189 189 514 1558

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 55 30 47,50 40 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BcBEADAd  ceCdEEbeBCaDABeDDCACEEDABCEDCB

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BddcAB a ECBAaEa EC      

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik A AbDaCBC eD    EEe    B  E  dec    e   

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen cD   dEdD D   c bcbA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,955 285,200 113 141 141 343 1001

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 66 23 60,25 50 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBcAAD EEDECCEEBebADaBADBCDCcdDEEACDEBd

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal     EcB E EaCBAEC        

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik AeABCBca DdE BaCBEEBDa   B    A    dCB  

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen Da e cca CD  aDcABA 

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,736 285,200 37 44 44 99 280

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 20 0 20,00 50 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 87 10 84,50 70 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAADcEbD CCEEeCDAbEBADBbDCcADEEACDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal dBAeEABEECEaCBAECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik A    B DBD  CB C E       B   EACDDCECBB 

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB AbEBEDCDAADDEABAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİRKILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,968 285,200 181 238 238 744 2587

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 9 14,75 37 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 33 20 28,00 23 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADA   EcCCcE ABe ebB  Db  EEe  a   e

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BCEcABcaEEC   EB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik          c b d                  aD      

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen    e   C      e acD 

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 3 33
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 1 2 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,186 285,200 128 160 160 408 1199

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 60 21 54,75 46 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe B BEADAE EE CdEEDABC DcBBDD ACEEaABaEDCB

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BdEebBcd ECBAa B Eae     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik b ACcbC CE Da  BEE   B B       A        

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen B a c ECD DcbeABD   

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 1 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,723 285,200 154 197 197 558 1727

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 6 8 4,00 10 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 49 20 44,00 37 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAAD d DECCEEBCDc dBeDBCDCcAbEcACDEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CBAcE Bb CEc BAEC B      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik  eb CBDb D E     b       B  b ee     e  

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen          C     c  A 

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,316 285,200 137 173 173 465 1390

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 58 30 50,50 42 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe cdBEeDAd   DCCEEDcaCdbABBDaCACEbDAcaEDac

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal eC   BbCE C ADEB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik   ACDbCBCEcD    bEd    B  d  daA  EC    

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen  Dce e CDEDAceABDcaA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,404 285,200 173 224 224 676 2230

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 18,71 17,79 12,45

Toplam: 120 40 21 34,75 29 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe a cEADbE  EDCCEEbAcCaeccBDaCACEEaAcaEDbc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BCE ABdCEEC A            

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik b d DbCdCEeD     E     B          E     

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,469 285,200 120 151 151 381 1122

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 62 20 57,00 48 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAbeDDEdDECCEcBCDAbaBADaCDb ADEEACDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal dBABc BE  EDCBAECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACbBCBDb De    CcEEBa          d        

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB   a   CD  bb A Ae

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ATAMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,304 285,200 170 221 221 662 2189

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 2 14 -1,50 -8 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 44 34 35,50 30 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBB AeD  aD dCEcBCaebaBeDBCDbeAD aACDEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal bBAcbeBEECEDCBAECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik d        DC    C      a  B Ed           

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen ac d ce edae DcabceD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 2 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ELBEYOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,096 285,200 83 100 100 209 609

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 21 0 21,00 53 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 76 17 71,75 60 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAADDE DECCEEBCbAbdBAaBCDCcADEEACDEca

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal C Aec BEECEcCBAECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABCBDDBD   B CBEEB DDECB              

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen Da A Ea De ecDbEAaAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KIRKGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,847 285,200 171 222 222 664 2199

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 43 31 35,25 29 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe dABEADAd   bCbE ceBCdDbBBaDbeCEEaABeEDCB

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BdEeeB  E CBA EB EC      

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik b dbaaCB dBDE   dEB                     

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen dc e  dCc     b Dcc 

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN AKBAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,751 285,200 104 129 129 295 877

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 68 22 62,50 52 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEeDbEaEEDCCEEDcBedDABBDceA EEDABaEDaB

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal  CEeeBcaEECBAbEB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik bBACcDCBCEd  C BEEeD   B       A        

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BD e  ECD Dca ABDE A

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEMİREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,530 285,200 177 230 230 708 2382

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 10 11,50 29 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 38 25 31,75 26 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBcecAD ddDcddEEBCDcDbB   CD            

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal dedcd  E  E CBAEC a      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik d ABCBDaBD E    B E      B     eD e     

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen     D   Dee   DcbcAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 0 33
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,867 285,200 56 70 70 155 450

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 27 8 25,00 63 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 84 27 77,25 64 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEeDAbcEdbCCcEDABCabABBDDeAdaEDABaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BCEeABdCEECBA Ea ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABbdDDCBCEBDad cEEBaDBcBE EECA A DECdC B

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDD ABECDaD aAAcDEDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 1 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
425,651 285,200 16 19 19 42 110

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 99 14 95,50 80 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADAEDEdDCCEEDABCaDABBDDbACEEDABaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal eCEBABACEECBAbEB ECe     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACeDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen  D  bBECD DAbd cc DA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YASİN YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,485 285,200 141 182 182 497 1506

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 55 26 48,50 40 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EecAbea  ED C dcBCDcbdBeDBCDCeADcEACDEcd

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal Cee d B ECE CBcECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik AbABCBcDBDCEC EC EEd   E e E  bd  CE    

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen         DC   Db   A 

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,757 285,200 25 30 30 62 191

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 94 18 89,50 75 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADAE EEDCCEEDABCabABBDDCAdEEDABaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal eCdBABcCEECBAaEB ECe     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik dBACDbCBCEBDEC BEEBD B dECE CAaA DECBCcB

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen aDD ABECDbDcDAABDEDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEHAN IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,457 285,200 182 240 240 754 2616

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 36 35 27,25 23 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe ceBEcDAba dedCccDeBCcDAaeeDCAeEEcABCEebe

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BddBABdCcE cAaE    D     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik  B  bb B  c      Ee           ed        

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen    e  cCD     AdD  A

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN GÜNGÖR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,954 285,200 28 34 34 71 222

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 93 23 87,25 73 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBeAdDc EDECCEEeCDAcaBADeCDacADEEACcEaC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal dBAeEABEaaEcCBAECcB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABCBDDBDCECBECBEEBDaDE BCEAEA DDCECBBA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DaeAbEBEDeDeADDEABAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,316 285,200 35 42 42 95 272

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 12 1 11,75 59 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 89 14 85,50 71 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADbED  DCCEEDABCdcABeDDeACEEDABaEDCa

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BdcBAB  E CBAaEB ECe     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDbCBCEBDECCBEEBaDBDBECEE A A DECBC B

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen  Da ABECD D D ABD  A

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA İNCİ ESİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,345 285,200 98 122 122 277 820

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 68 16 64,00 53 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAADcd DECCE aCDAbaBAaBCDCcADEEACDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal C b b B E EDCB EC B      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik AeA CBcDB CEC    E B  D Ce E       Ead  

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen Da A  dEDCD ADDEAB  

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 0 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KASİMİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
446,283 285,200 6 7 7 16 36

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 105 12 102,00 85 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADAEDEEDCCcEDABCEbABBDDCACaEDABCEDCB

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal B ceABA EECBAbEBAECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik eBACDDCBeEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBaAB

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDDCAaECDdDADAAeD DA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,314 285,200 168 219 219 658 2169

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 18 7,50 19 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 17 11 14,25 36 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 46 44 35,00 29 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BcBEeDb   E C   b edEebcea  dCEEaAcdbDbe

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal      BebaaCccaEB ECe     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik bBAe aCBC  aE CBEEe DB BECd ade b E Be  

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BD CbBdCD DebeAcDaDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 2 5 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,401 285,200 39 46 46 102 285

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 89 17 84,75 71 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADA aEEDCCEEDABCaDeBBDDCACEEDAaCEDbc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BdEeABACEECBA E  ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDDCBCEBDEeCBEEBa B BECEECbec DE     

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BD  ABcCDaDADeABDaDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,817 285,200 126 157 157 401 1176

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 61 23 55,25 46 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBcAADcdaD CCEEeCbAb BADBeDCeADEE  DE  

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal  B c  B   bbC AaCDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik A A CBDbBDCdCBa  EEBcDD  B E EAac  EC   

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB A Eda C  cDDc   D

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,207 285,200 46 59 59 124 356

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 4 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 86 20 81,00 68 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADAEcEEDCCEEDABCE AaBaDbACEEDABdEDb 

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BedBABca ECBAbEBAECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDDCBCEB EdCBEEeDDB B CE  b Abbcd    

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen  DDCAdECDEDADAABDcDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 2 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,856 285,200 167 218 218 646 2111

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 6 -1,50 -15 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 7 16 3,00 8 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 47 40 37,00 31 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAbADDEED dCcEaCDADEBcDdCDbaADEaACDEed

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal eBe E Bb aEaC AECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ddcBCBcaeDC eBE  b e     d    eacb  **  

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen caC  d   e    cc dAb

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYDİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,708 285,200 174 225 225 694 2333

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 41 35 32,25 27 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBdAeD  de ddcEBbbcb B  BbDCcAaE eCDEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal d ecdcBEEbdaCBAECD       

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik bC  da Dd     a B E        E   e cC   B 

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DcC  EBdeC    D b AD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 2 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 1 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
441,952 285,200 8 9 9 20 46

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 104 14 100,50 84 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BbBEADAEcEEDCCEEDABeaDbBBDDeACEEDABCEDCd

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BdEBABACEEC A EBAECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDDCBCEBDECCBEEBaDBDBECEECbCADDECBCAB

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDbeABECDEDADAAeDEcA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,422 285,200 93 114 114 242 713

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 74 25 67,75 56 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BcBEADAE EEDCCEEDABCEDcBBeDbAdEEaABaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BCEeABeCEEbBADEeAECe     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABAeDDCBCEBD  C bEBa   Bd EE A Ab       

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDDe aECe eAb ABDc c

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,994 285,200 100 124 124 281 827

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 70 24 64,00 53 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBcAADaEcDbdCEEcCDAbaBADeCDCcADEEACDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CBAdEdBEECEcCBAECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik AeA CBDD eeECB    Ea     B EbE          

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB  DEB eCbecDDcAcAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,100 285,200 146 188 188 511 1546

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 11 11 8,25 21 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 56 33 47,75 40 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBdAbeDa cD CCEcBCDcDEBbDBCDCcADEEACDEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal eeAeE BEEaEaaBAECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik beA CBDbcDCEC d abE b    B E   e b  e   

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen Da c E   Cc  baa  AD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ZEYNEP ŞENER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,748 285,200 162 209 209 601 1914

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 9 10 6,50 16 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 49 36 40,00 33 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEeDAdD EDC EabAaCaecBBDaCeCaEaAaaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal  CccABe E C AaEBdECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik  Bc Db B   DaCba Ec       aE be   E   bB

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen Ba eeBEC  D    d ccA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,433 285,200 82 98 98 207 605

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 4 4 3,00 30 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 25 8 23,00 58 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 79 30 71,50 60 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAbeDaE DECCEEBCDcbEBADBbDacADEEAdDEca

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal deAeEdBEEbEaCBAECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABCBDDBDbEC E BcEBD D  BeEbEceD aEC cA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DaeADc  DCabADDEABAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F BİLGE ÜÇSULAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,501 285,200 192 257 257 872 3201

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 21 2,75 7 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 3 0 3,00 60 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 11,24 11,00 9,58

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 18 33 9,75 8 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe ccBaA b  bda bEab eC  dd   CA cEebdaEcac

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BdEcAB ebdaBAeb     C A D

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Fen        C a d  da    

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 1 3 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY İNAN DURMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,908 285,200 190 253 253 854 3103

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 22 29 14,75 12 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe dbdEeceED EcdCcED BedDc  DaCACbdc aa  Cc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BdE  Bc c                

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik b    beBC BcE d  E        a             

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen        e            

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 1 4 17
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 1 2 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
432,417 285,200 12 14 14 33 79

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 101 15 97,25 81 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADAdDEEDCCEEDcBCdDABBDDCACEEDABdEDbc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BdEBABACEECcAaEBAECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDDCBCEBDEdCBEEBaDBDBECE CACA D CB AB

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDbeABECDdDADAABDcDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,008 285,200 133 168 168 440 1292

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 59 24 53,00 44 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe   BEeDA eE DCCEEb BCdbAc DDaACEEDAcaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal adc bB CEEC AbEB EC      

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDbCB E D   BEEe  B d       A eECB A 

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen B     ECDaDA  cecc A

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 0 25
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 3 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,513 285,200 186 247 247 799 2807

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 18,71 17,79 12,45

Toplam: 120 28 18 23,50 20 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe B BEbDAd  Ec dEEbeaCE eBBaDCedEc eBd DCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal   E  B  adCBA     C      

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik d   D  B         E     B                

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 1 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA NUR ÇİÇEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,259 285,200 163 213 213 612 1964

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 46 27 39,25 33 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe cBBbAAD EdD CCcEBebbcE cDBeDbcADEEACDEcC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CeAcEdB dCE CBAECeBc     

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik    B Bc  DC              B              

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB cb eE d    ca eAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,867 285,200 187 249 249 814 2906

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 1 11 -1,75 -4 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 33 50 20,50 17 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BcBEeDcdeabDeecdDABeEeABBaDCACEEaccaEeCB

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal edEBbBe cbCceaEBeECc     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik   e  a   c e         a e  b Cb       aba

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen B      e dDe ecceEcb

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKBAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
436,088 285,200 10 12 12 27 63

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 102 13 98,75 82 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAbeDDE eE CEEaCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CBABEABEEbEcCBAECDBA     

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABCBDDBDCECBECBbEBDaDECBCEAEACD CECBBA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DBdbDEB cCDAAD cAcAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,921 285,200 112 140 140 337 983

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 66 22 60,50 50 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAee ddD CdEEaCDAbEBdDeCDCcADEEACDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal dBABd BEE EcC AECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik AbABeBcaBDC CBE  EEBD DE B         E    

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen  c   c   CD eDDcABAe

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÖZGÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,596 285,200 36 43 43 96 274

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 89 14 85,50 71 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAbADDEEDECCEEBCDADaBAeBCcCcADEEACDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal d ABEdBEE EaCBAECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABCBDDBDCE BE  EEBDDDE   E EAeD CEC BA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen D eAbEa eCD ADD AeA 

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,667 285,200 44 57 57 120 344

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 85 13 81,75 68 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAbADDEEDECCEEBCDAbEBADBbDac DEEACDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal eee E BEE E CBAEC B      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACb CBDD DCECBEdBEEBD DE d E E C  CEC B 

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB A  BaDCDAADD ABAc

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TAŞKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,223 285,200 111 139 139 335 976

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 67 26 60,50 50 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BcBEeDA   cDCdEbbABCabcBBDDCACEEaA aEebc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal   EeAB bbECBb EB ECe     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDDbBCE DEC BbEBDDBDB  E    A DECBC  

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen aD  A cC  D DbAeDc A

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JİYAN YEŞİLTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
424,962 285,200 17 20 20 43 112

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 99 18 94,50 79 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBcAADDd DcCCEEBCDADEBcDBCDaeADEEACDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal deAcEABEECEaCBAECDa      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik AabBCBDDBDCECdECBEEBDaDECBCEAEACDbCECBBb

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB AbEBEDCDAADDEABAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAANBERK GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,309 285,200 125 156 156 399 1171

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 64 34 55,50 46 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe  cBEeDA D aDCdcEDAaCabA eaDCACEEDABaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal eCEBABdCEECcA ce ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABAeDbCBe eDEC  EEBa B BECE    c DE e   

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen cDDebecCD DcDdAccc A

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 1 25
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 3 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA SAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,308 285,200 72 88 88 186 553

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 79 23 73,25 61 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADAEDdEDCCEEDABCEbcBeDDCeC    ea    

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal edEeABAaEdCBADbB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABbCDDCBCEBDEeCBEEBa BDBECEECA A bE  C  

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDae eECDaDcDeABDE A

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 0 33
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 2 3 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GENCO 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,066 285,200 166 216 216 626 2029

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 46 31 38,25 32 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBdAAc d cbdCEEBCDcbEBdaBCDCBAeEEACDEBd

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal dBA dd  EbE CBAECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik b b CBcae C     B E    a    b c         

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen aceb Ed  Cc    a  AD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KIRÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,501 285,200 64 78 78 169 498

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 81 23 75,25 63 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBbAADcE DECCEEBCDADdBADBCDacADEEACDEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CBABcABEEbEaCBAECDBd     

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACA CBDDBDCE BECaEEBDa E B      DbCc d  

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen Dce cEacDCD eDDaAcAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,784 285,200 71 87 87 185 550

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 80 27 73,25 61 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe cABEADbEaccDCCEEebBCEDABBDDCeCaEaAaaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal eCcBABdCEECBADEBAECe     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik A ACDDCBCEBDECCBEEd    B  E   ee  E dCAB

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen aDDbABECDaDcDAAcDEDd

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,969 285,200 73 89 89 187 556

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 78 19 73,25 61 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAADD EDECCEEBCDAbdBADBecCcAaEEACDEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal C AeE BE  E CBAEC B      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABCBDbcDCE BaC EEBcD E B EAEAaD       

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen Da ADEBaDCb AbDcAeA 

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,624 285,200 183 241 241 755 2624

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 18,71 17,79 12,45

Toplam: 120 34 27 27,25 23 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EacAAAD dd  CeE aeb bdBdeBCaCcdcEaACcEaa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CBAedeBEECEaCBcECeB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik b A  B   D      B E      B              

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 3 33
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,808 285,200 51 65 65 147 435

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 20 8 18,00 60 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 28 8 26,00 65 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 84 24 78,00 65 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAeDcE eECCEE CbAbEBADeCDCcADEE CDEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CeAecdBEECEcCBAECeB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABCBDDeDCEd a abEBeaDECBbEAEA D CECBBA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB ADEc DC AADDaABA 

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M UTKU KAYAKAĞINLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,021 285,200 31 37 37 86 251

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 91 19 86,25 72 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBcAeDaEEDECCEEBCDADEBADBbDCBAcEEACDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal eBAebABEECEbCBeECDBA     

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACdBdBcDBDCEeBECBEEBDacEC CEAEA   CE    

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB A aBEDCaAADDcABAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,114 285,200 34 41 41 92 263

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 6 3 5,25 53 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 91 22 85,50 71 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADAEDEEDCdcEDcBCEDABeDDbACEEadBdEDac

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal eCEeABcCEECBAcEBAECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDDCBCE DE CBEE D B BECEEe CbbDECBC c

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDDeABECDdDADbABcEDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,436 285,200 169 220 220 661 2187

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 42 26 35,50 30 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BAeEeDAdDaEDCCEEDABedDABeeDCACaEaABCEDaa

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BbEaABeaaE   aEB         

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik  B  DaCBCEc                    b c      

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen a  e e Ca           

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KAAN AKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,514 285,200 87 106 106 222 644

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 76 23 70,25 59 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBeAeD  ED CCEEaCbAbaBdDeCaCcADEE CDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CeABEABEECEaCBAECeB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACA CBD BDCEC ECeEEBDaDE B E   a  C     

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DcaAaEB DCDeAbaEbBAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,765 285,200 124 155 155 398 1168

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 61 22 55,50 46 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BcBEADAE d  Cd EDABCabdBBDDbACEEDABaEDbc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BCEBABdCE CBAbEBAECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik   Ad bC  E DE  a a     BE            C B

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen cD e BEaD DeD AcDa A

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 1 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ZEYNEP KAYAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,766 285,200 131 165 165 432 1272

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 60 28 53,00 44 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAeDcddD CCEEBCDAbEcceaCDaeAaEaceDEaa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal  BeaEcBEE Eb BAECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik AeABCBDbBDCE BE BEEB                    

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen D   DEd DCDeADcc dAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,234 285,200 23 28 28 60 177

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 94 15 90,25 75 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBbAADDEEDECCEEBCDAbaBADBCDCeADEaACDEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal deABEABEECEcCBAECea      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACb CBDD DC CBECBbEB DD  BCE EAC  CECBBA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DBeADEaEDCD ADDEABAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
444,868 285,200 7 8 8 18 39

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 105 14 101,50 85 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBcAADaEEDECCEEBCDcDEBeDBCDCcADEaACDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CBABEABEECEaCBAECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACbBCBDDBDCECBEdBEEBDDDECBCEAEAeDDCECBBA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DBeADEBbDCeAAbDEABAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,948 285,200 109 137 137 328 954

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 66 20 61,00 51 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BdBEADAE E aCCcEDcaCEbABeDDCACaEDAaaEDCB

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal edEcAB    CB aEB EC      

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACcDbBCEBDEeCBEEBD         b A  E B   

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BD   BECDaeAD A     

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SAB 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,997 285,200 24 29 29 61 190

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 93 15 89,25 74 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADAd EEDCCcEc BCabeB DDCACEEDAaaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal e bBABACEECBAbEB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik A dCDDCBCEBDadCBEEBD B BECEECA A DECBC B

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDD ABECDEDADAABDEDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 3 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRACE REİS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,345 285,200 78 94 94 196 583

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 76 14 72,50 60 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BcBEADAEaEEeCCEEDABCEDABBDDCACEEDABaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal  dE ABA EECBAbEB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACbDCB EBDECC  E     B  E  b     CB   

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen  D   aECD ecD AecEDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ KEREM METİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,197 285,200 189 252 252 847 3066

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 7 14,25 36 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 19 11 16,25 14 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe B BEADAd    dC  D B abA     A EEacB E Ce

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal      B                   

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik A  b bC         b                       

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen        e            

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 1 33
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 2 3 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,045 285,200 77 93 93 192 567

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 79 24 73,00 61 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBdAAADDdEeECdEEBCDAcEcA  bDCcADEaACDEed

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CeABEABEECEabBAECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACbBCBDDBDadCBE cEEB   E BCEdEACe C CBBA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen Dc A cB e   ADDc BAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI TATLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,763 285,200 176 229 229 706 2377

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 39 30 31,50 26 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BbBEADb    cddE eeBdaDAcBaDCAeEEcccaEDCe

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal      B ab CeebEBAECa     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik     DbC bcBD    cE                      

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDDe  EC dD   AcD  A

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,877 285,200 40 50 50 110 299

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 88 16 84,00 70 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADA e EcCCEEDcBCdbcBBDDbAdaEaABdEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal  CE ABA   CBAbEB EC      

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik A AeDDCBCEBDECCBEEBDDBD ECEE ACA  ECBCAB

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDD ABECDEDADAAcD eA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,290 285,200 150 192 192 520 1582

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 51 15 47,25 39 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EB  AbDaEED CCEEeCDcbEBbDBeDCcADEaACDEca

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal                 C        

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABCBDDBDCE  aCBEEB     BCE          B 

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen  ce           DE eA 

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,548 285,200 123 154 154 397 1159

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 60 16 56,00 47 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe B BEADA cE DCCEE ABC DdcBaaCACaED BCEcCB

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BdEe B    CB  EBeEC      

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik A ACDDCBCEBD de EEBD B B   E            

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen  D    cCD DeDeA  c  

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 2 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,701 285,200 84 101 101 211 611

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 76 19 71,25 59 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEeDAEDEdDCCEEDcBCaDABBDDCACaEaABaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal eCEeABACEECeAcEaAECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDbCBC  DE CBbEB  B B                

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BD   aECDdDeDAAeDEDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,388 285,200 60 74 74 160 469

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 81 17 76,75 64 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBccAeDDEcDECCEEBCDADEBADBCDCcAaEEACDEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal     d B   EcCBAECDBA     

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABCBDDBDCECBEdBEEB DDE B    A  bCE    

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen Da  DEdaDCDbbDcEABAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,148 285,200 90 110 110 231 669

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 12 0 12,00 60 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 73 16 69,00 58 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BdBEcDAE  EDCCcEDAaCEDcBeDDCACaEDAaCEDCB

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal eCEcAB CEECBe EB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik  BbCDbCBCE D    bE DDB B CE e  Ab E     

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BD  ABECD D D A D  A

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ESMERAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,876 285,200 178 231 231 713 2395

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 37 22 31,50 26 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EB cbAD  EDECC EB   DdBc BCaCe  Ea C Eea

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal debeE B  db C AEC B      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik A A CaDb e  C     E         b    b      

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen  B Ab  aDCD         

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 1 25
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,972 285,200 117 147 147 355 1050

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 68 36 59,00 49 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAeDDEEDdCCEcBCDAbaBcDBCDbcADEaACDEBd

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal deAebdBEEdEcCeAECDBA     

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik AeABCBDD DCEe E dEE  c   BeE  ed bCECBB 

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen  aCAbEa eCc  bcacaAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,290 285,200 85 102 102 212 616

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 76 19 71,25 59 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABE DAE EEDCCEEDABC b BBDDC  EEDABaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal edceeBACE Cc  dB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACcbCBCEBDECdBEE  DB BE E  A    EC   B

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen cDD AacCDaDcD ABDcDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 4 1 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,726 285,200 49 62 62 142 423

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 85 26 78,50 65 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADAEcEEDCCEEDABCEDABeaDCACaEaABaEDCe

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal eCceABdCEECBADEB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDDCB EcDadCdbEcDeB BE EECAe  DE B  B

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDDeABdCDaeAbeABDEcA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,114 285,200 94 115 115 245 726

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 72 20 67,00 56 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAADcEEDECCEEBCbADEBAaBdDCeAeEaACDEea

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal dBAeE BEECEcCBAECeB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik A A CBbD DCECBa  cEd     B   E    C C   

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen D  ADEdaDCD   DaABAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
433,480 285,200 11 13 13 32 75

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 101 14 97,50 81 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBdAAD EEDECCEEBCD DEBADBCDCcADEaAeDEea

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CeABEABbECE CBAaCeB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik AaABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEcEACDDCECBBA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB ADEabDCDAADDEABAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURTEN TATLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,448 285,200 191 254 254 862 3141

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 27 4,25 11 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 25 49 12,75 11 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe aBdcbcDecEcc ecEB bceaBbDBbcaababEACbbea

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal dBecEeBada adB EC Bb     

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik     d b    c       d c     d            

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen aaC Dca  CbA  aE BA 

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 2 5 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OGULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,208 285,200 86 104 104 216 622

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 76 21 70,75 59 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe B BEeDAE   DC EEDABC bABBDbbeCaEDAadEDac

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal  CEceBACEECBAabB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABAbDbCBCE DEC BEE D B BE  E  CAbbEC CAB

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BD CABECDbDc  ABb  A

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 0 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
430,134 285,200 14 16 16 37 92

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 101 19 96,25 80 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BdBEADbEcEEDCCEEbABCdcABBeDCACaEDABCEDac

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BdEBABdCEECBAaEBAECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDDCBCEBDEbCBEEBaDBDBECEcCACAaDECBCAB

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDDeABECDEDADAABDEeA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,293 285,200 157 201 201 576 1807

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 48 23 42,25 35 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BdBEeDA   E  CcaDcaCaDABBaabACEEDABaEDaB

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BdEeAB CEEC A EB EC      

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik b ACDbCB         Ee       a     b Ea    

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen c     ECD      Bcc A

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,696 285,200 59 73 73 159 467

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 82 21 76,75 64 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAADcEEDECCEEB bAbEaADBCDCeADEEACDEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal deAaEeBEEdEcCBAECDBA     

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik  CbBCBDDBDCECBEC EEBD      EA  e bCEe   

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DB A EdaDCDecDDcABAD

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,897 285,200 159 204 204 590 1869

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 49 31 41,25 34 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BeBEeDA     CCEEbeBCabbcBDDCACEEDAcaEDCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BdEcABd E CBea a EdD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABbaDbCB E D    EE   d B  E  be  bE     

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BDa   d    Ab   aaeA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR SESSİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,622 285,200 50 63 63 143 424

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 5 17,75 44 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 81 11 78,25 65 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEADbd   DCCEEbABCa eBBDDC            

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal   E  B  E CBAaEB  CD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABACDDCBCEBDECCBEEBaDBDBECEECAeADDECBCAB

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen BD  ABECD DeDAAcbEDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 0 33
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 2 2 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR TÜRKÖLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,863 285,200 138 176 176 482 1448

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 58 34 49,50 41 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBAAdDDEdDddCEEaeccDaBADaeDCcAcEEACcEBa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CBe EeBEEbEaCBcECDB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik                Cd  B   ECBCEbcbeb CEC BA

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DceADEB Db   bDcccAc

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Fiiller - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH İNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,961 285,200 80 96 96 204 601

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 78 25 71,75 60 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBeAbADcE DECCEEBCD bEBcDBbDCcAaEEAdDEaa

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal eBA cABEE EbCBAECeBb     

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACABCBDDcDCE  ECBEEB aD CBCEd A D CEd   

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen DBeADE  DaDAAbDcAcA 

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,781 285,200 47 60 60 125 365

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 85 18 80,50 67 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe BABEeDAEcEdDCCEEDABdaDABBDDCACEEDABaEcCc

Cevap Anahtarı A BABEADAEDEEDCCEEDABCEDABBDDCACEEDABCEDCB

TYT Sosyal BCEcABdCEECBAcEB ECD     

Cevap Anahtarı A BCEBABACEECBADEBAECDCBAED

TYT Matematik ABAaDbCBCEBDEddBEEB             bDECBC  

Cevap Anahtarı A ABACDDCBCEBDECCBEEBDDBDBECEECACADDECBCAB

TYT Fen aDD ABECDEDADAAcDEDA

Cevap Anahtarı A BDDCABECDEDADAABDEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Fiiller - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK EFOR TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,645 285,200 149 191 191 518 1573

Puanı Hesaplanan: 259 259 881 3304

Katılımlar: 192 259 259 881 3318

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 25,25 24,44 20,69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,81 1,71 1,32

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,89 2,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,19 3,07 2,61

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,31 3,32 3,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,03

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,24 11,00 9,58

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 15,57 14,84 10,71

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,14 2,95 1,74

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29 18,71 17,79 12,45

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,80 2,64 1,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,11 2,95 1,82

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,92 2,76 1,73

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,83 8,35 5,12

Toplam: 120 56 35 47,25 39 64,03 61,59 47,85

TYT Türkçe EBBcAAe dda bCEEeCbcbEBbDBCaCeADEEACDEBC

Cevap Anahtarı B EBBAAADDEEDECCEEBCDADEBADBCDCBADEEACDEBC

TYT Sosyal CBdedeBEaCE CBAECeB      

Cevap Anahtarı B CBABEABEECEDCBAECDBAEDCBA

TYT Matematik ACd CBeaBDeE ca BEEBc D  B Eb          b

Cevap Anahtarı B ACABCBDDBDCECBECBEEBDDDECBCEAEACDDCECBBA

TYT Fen Da d Ec eC    ccAcA 

Cevap Anahtarı B DBCADEBEDCDAADDEABAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Fiiller - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Eklerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 6 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
