
SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,472 305,600 75 97 97 148 1884

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 91 12 88,00 73 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe eADEaECD DDEBB ACEABADBCBEeBBCDBACECCAD 

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal aeCAD EBECBADEceD BC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCcEAACC  DBCDECADD ACDB BDBEC Cd BCDC 

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EeDABB CBB  eC dA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,061 305,600 181 237 237 543 8789

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 7 20,25 51 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 24,92 24,40 16,33

Toplam: 120 51 19 46,25 39 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADcCdCDdeEbDa  BCBE BC bBD BC B C  E  CA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BCAeCEAECB EBAceBCBc     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik cEBCCEbAaDC aca cC AC     BE e C        

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,160 305,600 76 99 99 151 1909

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 92 16 88,00 73 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEDEaD ABBCBEABCADcDEBdBBDCACEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BCAcC  ECaDdBAcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACDC bEaCDC ACDD BDBEDBCCDBCe caC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen dECDEAdBBa BAB  Be  

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,775 305,600 147 192 192 402 5955

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 2 1 1,75 25 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 67 24 61,00 51 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe aADECEbDC bcBc ACEcBADBCBEbB CeBdCEaCcDA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CdCbe EBEdBADEDBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACCB DBeDcCA c   Dc  D Ee  b      

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC    bBBCaB  dC  B 

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KEREM YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
426,882 305,600 53 72 72 92 998

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 98 11 95,25 79 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECdCDCDDEBB  CEcBAeBCBEDBBCDBdCEC ADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CBCAcAEBECBADEDBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik cDCBEAACC CDBCDEC cDcAC B BDBEC C  B DCE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBEADABBCCBBAdeCEdA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SEYFİ ALTINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
427,186 305,600 51 70 70 90 981

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 99 13 95,75 80 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEDEdD AaB BEcBCADBDEBCBBDCAaEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BeADCbAECBDEBADABCBc     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAAbDCBDEBCeC ACDDEBDBEDBCCaBCAAEDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEAdBBC B BeC dA 

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,459 305,600 106 137 137 241 3039

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 3 3 2,25 23 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 86 25 79,75 66 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEDEea ABBCBEcBCbDceEBCBBDCACEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal aaAcCaAECBDEcAbAdCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEcCCEAAbDCBDcBCDCAACD  BDBEDeCC    Aceb

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECeEA eBCCBABeCBdAb

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 2 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YURTTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,833 305,600 170 223 223 489 7745

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 57 23 51,25 43 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe  ADECbCDeDc  B A E a  BCB  B dDBdC eCAcA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eaeee bB       BeABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACCe  BCDcCA D AC BEeD   a    C   

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EdDABB CB   eCdeA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 2 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
450,358 305,600 13 22 22 26 336

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 106 10 103,50 86 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCcBDCACEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BaAeCEAECBDcBAcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACDC DcBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCA  DC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEAABBCaBABCCadAb

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,893 305,600 188 247 247 582 9561

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 24,92 24,40 16,33

Toplam: 120 47 21 41,75 35 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADaCCCDEbd       BEcBCAbceEBCaBeCdCEbAaA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BebDeEAEda EBAcABCBb     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEcCCEAAdDC   B D A         DB          

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,605 305,600 138 177 177 344 4619

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 24,92 24,40 16,33

Toplam: 120 71 5 69,75 58 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECDCDDEBBDACEcBADBCBEDBBCDBACbCaADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CBCADAEBECBADEDBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBE eCC CDBCD CbD                     

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ GÜLÇUBUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
431,300 305,600 47 66 66 82 825

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 101 17 96,75 81 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADbaCCDEDEeDcAaBbBEcBCADBeEBCBBDCdCEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal B bDCEAEbBDEBADABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACDC DdBCDCAACDDEBDBEDeCCDBCAAcDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen BECDEAABBCaBABeCdBAE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
478,073 305,600 1 2 2 2 21

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 114 6 112,50 94 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBeEBCaBDCACEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BaADCEAECBDEBADABCeD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACDCBDEBCeCeACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen BECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
447,116 305,600 20 29 29 35 397

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 105 12 102,00 85 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCaDEDEeDDAaBCBEABCADBDEBCBBbCACEDAbA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BC eCEAECBDEBccABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAA DCBDEBCDCAACDeEBDBEDeCCDBCA bDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen BECDEAdBBCCBABCCBBAE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALIŞ EFE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,720 305,600 99 126 126 216 2712

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 4 27,00 68 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 0 4,00 57 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 84 8 82,00 68 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEbd D     BEABC DBDaBeBBDCACED CA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BeADC AECBDcB DABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACDCB EBC CAACDDEBDBED    B  bE C

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECD A eBC  AB   B E

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
450,289 305,600 14 23 23 28 338

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 106 11 103,25 86 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECaCDCDDEBBDACEABADBCBEDBBdDBACECeAcA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBCAeAEBECBADccBbABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACC CDBCDECADDDACDBEBDBECeCAABCDCE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBEADABBCCBBABCC e 

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
434,243 305,600 43 60 60 74 730

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 100 9 97,75 81 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECDdDDbB   CEABADBCBE BBCDBdCECbADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal aBCADAEaECBADEDBD BC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACC CDB DECADDDACDB dDBECDC ABCDC 

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBEADABB CBBABeCEdA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,376 305,600 105 136 136 238 2986

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 85 19 80,25 67 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECdCDdDd DeAc CBEcBCADBbEBCBBeCdCEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BaADCaeECBDcBADABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACDC DEBCDC ACD  aDBEDB C BC   DC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  EeDbAdBBe B BCC e E

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARMAĞAN ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,016 305,600 115 147 147 264 3361

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 3 0 3,00 43 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 81 13 77,75 65 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADaaCCDEDE DDAa CBEdBCADBDEBCBBaCdCEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BebDC AECBDEBADABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAA DCBDcBC CAACD  BDaED  e       b

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen   CD A BB    B aBBA 

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,978 305,600 140 180 180 359 4793

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 73 23 67,25 56 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CAaECEdD DaEcB ACEcBADBCBEDBadbBACEC    

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CdebeAcBECBAbbceDAeC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCcEAACC  DBC ECe D AC B    EC       C 

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBEADABBaCBBbBCCcBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFENUR DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,647 305,600 145 189 189 384 5574

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 66 9 63,75 53 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe  ADECECD DDEaBDACEABADBCBEbBBCDBACECaADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBeb AE EdcADEcBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACC  DB   CA   A     D  C         

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen        BB  B        

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,832 305,600 117 149 149 266 3368

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 0 4,00 57 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 81 14 77,50 65 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe aADECEdDCDDEcBDACEABADeCBEeB CDBACECaADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal a CA AE EbBAD aBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik dDCBEAACC C aCDcCA D AC B BD  C  A BC   

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC   DABB CB  BCCbdA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR OTCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,280 305,600 113 145 145 262 3296

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 81 12 78,00 65 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe aAeECdCD DDEBBDACEABAbBCBEDB CDBdCEe A  

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal  B A AEBE BADEcBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACCB DBCDcC DD AC B BD EC       C 

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBEdDABBaCBd aCC   

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,305 305,600 142 185 185 374 5295

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 3 0 3,00 43 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 70 20 65,00 54 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe eADECECD DDEdBDA EABADBCBEeBcCcBdCECaADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBeADAEBECceD cBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCcEA C    B  cC    AC e BD ECe   B DC 

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC    ABaCCB  Bee e 

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
416,445 305,600 62 83 83 114 1404

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 94 9 91,75 76 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe A ECCCDcDECDDABBCBEABCADBDEBC BbCdCEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BeADC AECaDE ADABC D     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEA dDC DEBCDC ACDc B BED  C dCAA DC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEA BBCCB BCCBdAE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
435,744 305,600 40 55 55 67 682

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 101 11 98,25 82 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe AD CCCDdDE DDABBCBEcBCAbBbEBCBBDCdCEDAbA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BCAe bAECBDE AcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACDCBDEBaDCAACDDEBDBEDBCCDBCA  DC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEAABBCCBABeCBB E

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
410,115 305,600 70 92 92 134 1655

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 95 22 89,50 75 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe dAcEaEdDeDDEaBDACEcBADBCBEDcBCDBdCECbAcA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBbAcebBECcAbEcBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDC  BCDCc

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC aADABBCCBBABeCEBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR AYDOĞDU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,399 305,600 199 268 268 742 12845

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 20 9,00 23 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 28 36 19,00 16 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe dDECdbDbbbbD   BCdE dd bceEdCBe CebcDdaA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal aCAcad EbaDE d ABCeD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik    CeE        B aC d c     aeBe         

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen                  c  

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 4 38
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,270 305,600 135 173 173 332 4425

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 75 20 70,00 58 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCD DEbDDABBCBEABCAeBbbdCBBDCdCED aA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal aa   a  dBDcc c BCcD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEcCCEbA  CBDEBe CAACD  B BED CC B A  D 

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen   CDEAeBBCCBbBCCB A 

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
414,193 305,600 67 88 88 120 1484

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 95 16 91,00 76 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEDEeD ABBCBEcBCAeBDEBC BeCACEbACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal B beCEAECBbEcbcABCB      

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACDb DEBCDCAACDD BDBEDBCCDB eAcDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEAABBCdB BCCBBAb

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,257 305,600 101 128 128 222 2789

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 86 18 81,50 68 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDaDEbDcABBCBEcBCAeBeEBC BeCACEb CA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BebDCdA C DEBb ABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEA CDC DcBCDCAACDD BDBEDBeCDBC   DC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEA eBC B BeCBd b

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,380 305,600 169 222 222 486 7707

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 1 1 0,75 11 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 57 20 52,00 43 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADEbCeDdbEeDeABBCBEdBC bBDEBCaBDCdbEb bA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BeAeeE ECBDEBA  BCe      

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik  EBCCEAA DC DcB  C  CD      DB C        

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  Ee     B    B   d  

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,304 305,600 77 102 102 158 1951

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 91 15 87,25 73 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe d ECCCDEDE Dc BBCBEcBCADB EBC BeCACbD CA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BeAeCEA CaDEc cABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCbEAA DC DcBCDCAACDD BDBEDBCCDBeA EDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEAABBCCBAB CBeAb

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADELAL KOYUNCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
445,287 305,600 23 33 33 41 442

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 104 10 101,50 85 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBbEBCBBDCACEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BCbDCEeECBDEaAcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAA DC DEBCDCbAbD  BDBEDBCCeBCA  DC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen aECDEAABBCCBABCCBBAb

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHADIR SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
442,315 305,600 29 40 40 50 515

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 104 14 100,50 84 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe dDaCCCeEDEeDDABBCBEABCAeBeEBCBBDCACEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BCeeCEAECBDEBAcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DdBCCEAACeCBDEBCDCAACDcEBDBEDBCCDBCAAcDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEAABBCCBABeCBB E

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
444,885 305,600 26 36 36 44 457

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 105 14 101,50 85 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe AeECCCDEbEeDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDcaA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BCADCEeECBDEcAcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEbACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCdAcDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEAABBCeBABCCcBAa

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,590 305,600 95 122 122 204 2536

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 89 24 83,00 69 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe A aCCCDdDECDDAaBCBEABCAbBDEBCBBDCdabacCA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BaAeC dEbBDEBAcABCBe     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAAbDC DEBaDCbACDDEBDBEDBbCDBC  cDb

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEAdBBC BAddCBBAE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
447,167 305,600 19 28 28 34 396

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 105 12 102,00 85 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDdDECDDABBCBEdBCADBDEBCBBeCdCED CA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BaADCEAE BDEBAbABbBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAeCDCBDcBCDCAACDDEBeBEDBCCaBCAAbDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 2 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
454,860 305,600 11 20 20 23 266

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 107 9 104,75 87 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADEaECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBdCECCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBCAeAaeECBA EDBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACCdCDBCDECADDDACDB BDeECDCA BCDCE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBEADABBCCBBdBCC BA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YAĞIZ CANPOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
478,073 305,600 1 2 2 2 21

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 114 6 112,50 94 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADbCCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCcBDCACEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BCADCEeECaDEBADABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDeCCDBCAAEDb

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen BECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,850 305,600 72 94 94 144 1815

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 93 19 88,25 74 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADEadCDCDDEaBDACEcBADBCBEDcBCDBACECCAD 

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CBCADAEBECBAb cBcABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAeCC  eBCDECAeDDAC BdBDBEeDeA BeDC 

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECdEdDABBCCBB dCCaBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ERDİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,228 305,600 196 261 261 709 12279

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 2 3 1,25 18 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 33 36 24,00 20 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe AbE deD DcaDc cB dEbBCdeBbEBddBcCcCcb CA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal       b CaDEBbaAdCBb     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEcCCEAb  d   aac   b      E e          

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen        BBda  ce     

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
437,468 305,600 37 50 50 61 631

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 18 0 18,00 90 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 101 9 98,75 82 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADbCECD DDEaBDACEABADaCBEbBBCDBAC CCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBbADAEBECBADE BDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EcdBEAACC CDBCDECADDDACDB dD EC CA BCDCE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EADABBCCBBABCC BA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK BESNİLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,129 305,600 150 198 198 424 6452

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 63 20 58,00 48 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ddDEadCD  DE BDA EcBAbBCdEDBedeBeCEddADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal e  eDA  Eb  DE     C     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAdCCB DBCD  A   AC BEBD Ee         

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EdDABBCCB dBC E  

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK GÜNEY SARIÇİÇEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,993 305,600 146 190 190 385 5611

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 67 16 63,00 53 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CAeEadCDaDDEaBDACEABAbBCBEeBBCDBACECCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CBCAeeEa bdADccB ABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACCdCDB   C                       

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EADABBeCB        

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
425,992 305,600 55 74 74 94 1032

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 99 15 95,25 79 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe aADECECD DDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CdCbeeaBECBA EDBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACCdCeBCDcCADDDACDB BDBECDC ABdDCb

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EADABBCCBBAdea Be

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
434,942 305,600 41 57 57 71 703

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 0 4,00 57 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 0 17,00 85 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 101 12 98,00 82 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECDeDDEaBDACEdBADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBCbe  BEeBADEDBDdBC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACC CeBCDECADDDACDB BDBbCaCAABCDCc

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC   DABBCCBBABCCEBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,590 305,600 143 186 186 375 5334

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 2 3 1,25 18 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 70 20 65,00 54 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEDEaDDAaBCBEcBCADBeEBCBBcCACEDAaA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal Beb eE c a EBAcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACDCaccBCcC AC    DBE   eD      C

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  Eab AdBB    B      

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA TERZİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,522 305,600 172 226 226 497 7863

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 6 21,50 54 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 0 13,00 65 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 0 4,00 57 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 54 14 50,50 42 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe A ECCCDEDEab A BCBE  C bcD BC B CA  bAaA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal      EA CBDEBA ABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik  EcCCEA   e  cB  C        a    C       e

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen    DEAABBe   BCCad E

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 1 38
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,333 305,600 84 110 110 176 2261

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 3 1 2,75 39 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 88 12 85,00 71 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEcb       BEABCADcDEBCBBDCACcDAbA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BaADCEAEe DEBAcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACDCBDcBC C ACDDEBDBEDB   BCAc   

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECe A BBCCB BCCBBAb

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,100 305,600 124 158 158 284 3668

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 26 9 23,75 59 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 82 26 75,50 63 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECEdDC bEcB ACEABADBCBEbB CbBACEaCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBCAeAEBECBADEcBDABb     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEbACC CeBaaECADDDACDcaBDeEe  e BCDC 

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EeecBBCCBBcde  e 

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
426,413 305,600 54 73 73 93 1017

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 100 20 95,00 79 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADaCECDCDaEaBbACEcBADaCBEDBBCeBACECbADc

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal edCAeAEdECcADEDBDeBC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCcEAACCBCeBCDECADDDACDBEBDBECDCeABCDCE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECaEADABBCCBBABCCaBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,926 305,600 183 239 239 547 8901

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 6 16,50 41 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 1 1 0,75 11 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 49 15 45,25 38 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADcaECD  D  eb CEAB D CB  c e      CADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal  BCADeEBECaADE BeABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEA CC aDB bc            BE          

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen  C    cB   B  B  be 

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 1 13
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,970 305,600 197 262 262 710 12289

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 28,42 28,04 22,98

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 1 3 0,25 4 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 30 24 24,00 20 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe bAcaCEeDe b a  ACEABA a dEbBc aBdCEdCADc

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Matematik dDCcEdeCC  D    b D     c BDBE          

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen Ea  ea              

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 3 38
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik asitlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvanları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
433,195 305,600 46 64 64 78 770

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 101 14 97,50 81 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEDECDDABBCBEdBCADBbEBCBBDCACbDAbA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BCAeC eE BDEBAcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACcCBbcBCDCeACDDEBDBEDBCCDBCA cDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEAABBCCBeBCCBdA 

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN AHMET KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,392 305,600 156 206 206 440 6749

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 1 0 1,00 14 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 61 15 57,25 48 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECDa DE    CEAaADBCBEbB dDeeCbCCAbA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CBCA e BECBA EcBDABb     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EcCBE eCC C Be EC DD A  B BcBECDC       

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen E                   

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,095 305,600 154 204 204 438 6702

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 4 4 3,00 30 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 2 4 1,00 14 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 63 23 57,25 48 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCD bE   daB BEcBC DBDEBd BDCAb D bA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal Be  CE Ede  BADABCea     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAA DC   B  CAAC     BEDB CaBCb caC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  EbebAeBBC   B aae  

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
423,110 305,600 57 76 76 97 1129

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 97 11 94,25 79 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADaCCaDEDEdD AaBCBEcBCADBD BCBBDCAaEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BCA b AECBDEBAcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACDC DEBCDCAACDD BDBEDBCCDBCA cDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEAABBC B B CdeA 

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,145 305,600 141 181 181 360 4844

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 74 27 67,25 56 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe bADECaCDCabdaa ACEABAeaCBEDBcCcBdCECaADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eaCce EB CBA EDBeABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEcACC CDB DcCA D ACee BDeEC e  B  C 

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBEdbABB CB  BCC Be

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 2 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN COŞANDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,703 305,600 179 235 235 528 8621

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 53 24 47,00 39 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADEbdCDceE DDAcBCBEbBCAD eEBCBBDCdaEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BebeCEA eBDbcAcABC D     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik c B CEcACeC  cad C  CD      D  e        

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen         B    B   dA 

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,896 305,600 121 154 154 276 3552

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 81 19 76,25 64 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe AeECdCDEDECD ABBCBcABCd BDEBCBBeCAC D aA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BCbeCEAECBDEBADABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCbEc CeC D BC CAACD  B BEDeeC Be    C

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEcABBCeBcBeC d  

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,002 305,600 116 148 148 265 3362

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 83 22 77,50 65 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECdCDbDbEBBeACEABADBCBEDBBCDBdCaCCAD 

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBbAeAEaECcADEDeDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAeCC  DeCDECADDb C cEBDe    b BC Cc

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EADcBBCeBB BCC e 

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
441,007 305,600 32 44 44 55 558

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 103 12 100,00 83 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADEaCCDEDECDDAaBCdEAeCADBDEBCBBDCACEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal dCAeC eECBDEBAcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAAdDCBDEBC CAACD  BDBEDeCCDBCAAcDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEAABBCCBABCCBBAb

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİSEM ATİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,070 305,600 163 215 215 467 7261

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 2 4 1,00 10 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 62 32 54,00 45 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe cDEaCCDbDb DaA  CBEdBCAcBDEdCaBeCAdEcACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BabeCE  Ca b ADAB        

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCbA CeCBDcB  CAACc   DeEDB eeaC   Da

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECaEccBBC B Be  e b

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
428,388 305,600 50 69 69 88 937

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 100 16 96,00 80 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECDeDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACEdCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal aaCbeAE  CBADEcBeABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCcEAACCBCDBCDECbDDDACDBEeDeECDCA BCDCE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECaEADABBeCBBAabC BA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT HALİLOĞULLARI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,506 305,600 178 234 234 526 8572

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 24,92 24,40 16,33

Toplam: 120 50 10 47,50 40 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCdDEDEe  AaaCBEABCADBeEBCBBaCdCEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BCA CEA d      AB B      

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik cEBCCE    C   B         a BED           

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE İNANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,546 305,600 102 129 129 223 2820

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 29 8 27,00 68 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 88 29 80,75 67 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADabCeDEDEeDDeaBCBEdBCAbBbEBbBBaCdaEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BCAeCEeEbBDEBAcABCBe     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEcCCEAACcb DEBCDCAACDD aDeEDBeCaBCA cDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen BECDEAeBBCaBABCCBdAE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CARTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,959 305,600 104 133 133 232 2901

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 3 4 2,00 29 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 87 26 80,50 67 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADEaCaDEDECDDAaBCBEcBCAcBaEBCcdDCdCEbcaA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BdADCEbECBDcBADAeCeD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACcC DEBCDCAACD  BDBEDB CaB A  cC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen BECDEAddBeeBcBCCBBAb

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ GÜRAY SARI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,325 305,600 185 244 244 565 9309

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 19 8 17,00 57 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 24,92 24,40 16,33

Toplam: 120 51 31 43,25 36 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECdbDdbb     a BEbaCADBbEddaBaCdCEDAaA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BebeeaAECcDEaADABCBe     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEcCCEbA DCcDaBe CAdCDc BbBEDBC         

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,554 305,600 148 196 196 419 6357

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 66 29 58,75 49 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADcCdaDEecdaDABBCBEABCAaBDEBC Be dC DAaA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BaAeCEAE a     ABdde     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEaCCEAc DC DcBCaC ACD  B BEDB   B     a

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen BECebA BBe BcBeCceAE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,627 305,600 131 166 166 309 4044

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 2 3 1,25 18 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 78 20 73,00 61 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe  ADECECDaDDEBBDACEABADBCBEDcBCDBdCECbADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal  Bbbc  BE cADEc DA C     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCcEAACC  DBaDECA D ACDcEBD ECaC   C   

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EAeAcBaeB  aeCEc 

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
449,131 305,600 17 26 26 31 358

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 106 12 103,00 86 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CAcECECD DDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECaADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal aBbAeAE ECBbDEcBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECaCAABCDCE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBEADABBCCBBeBCCbdc

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİRKILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,582 305,600 192 254 254 627 10480

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 6 17,50 44 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 2 1 1,75 25 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 40 15 36,25 30 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADE CCDdbEa      BE   AbBD B  B Cd EDAbA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal ceAeCa EC DcB cABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik cEBCCEA                                 

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  aC  A  B    c   B  

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 1 25
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,845 305,600 125 159 159 286 3678

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 2 31,50 79 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 78 11 75,25 63 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe  ADE  bD DDEBBDACE BAD CBEDcBCDBACECCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal adC DAEe CB    e A       

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEA CC  DBCDECA DcAC B BD ECD   BCDC 

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECe ADABBaCBB e C e 

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,366 305,600 160 211 211 449 6934

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 1 0 1,00 14 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 60 16 56,00 47 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe aA ECECDeDDEcBDA E BAeBCBEDB CeBdCECaAbA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBCb AEB CBeDEcBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik  D BEA CC  ce D C     C c BDeEC       C 

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen       ABB       C   

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,204 305,600 139 178 178 355 4738

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 73 20 68,00 57 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CcDECECD DbEBabACE BbDBCBEDB C BdC eCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal ec   Ab  CBADED eABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EcCBE dCCcCeB DcC  D AC   BDBEC    BCDC 

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECebADABBaCB ABCCb  

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
402,833 305,600 79 104 104 161 1980

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 89 7 87,25 73 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe aADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDB CDBACEC AbA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CBCAceEBECBADEcBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACCcCDBCD CAD       BD EC      D  

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC E eABB CBB B CEBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ATAMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,150 305,600 168 220 220 483 7594

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 2 3 1,25 18 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 59 27 52,25 44 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe  ADECECD DDE B ACEcBAeBCBEDcBbDBACEaeAcc

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal aBCeeAE ECBADE Be Bb     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBE dCd dD b cC cD eC    b            

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EdbAB  edBbB CbB 

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ELBEYOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,296 305,600 78 103 103 159 1952

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 90 10 87,50 73 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECDbD EBB AbEABAbBCBEDBBCDBdCEC ADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal aB A AEBECBADEDBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEA  C  DBCeECA DDAC B BD EC  A BCDCc

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EADABBCCBBbdeC   

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN AKBAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,091 305,600 119 151 151 271 3497

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 3 1 2,75 39 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 80 14 76,50 64 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEDc D ABBCBEABCADBDbBCBBDCdCEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BeAeCE E BDEBAcABCeD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAcCDCB ce  CeAC e   B D  C B      

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  aCD A dBCC  BCCBBAE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEMİREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,048 305,600 191 251 251 608 10030

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 9 8,75 22 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 44 21 38,75 32 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CdeECddD  bE c ACE B e CB  c         c  

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CBCbeA aEC A  cBeABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EcCBEA CC  DBC  C  c  C c BD ECa   Bb C 

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen               BbCEaA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
453,979 305,600 12 21 21 24 273

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 35 0 35,00 88 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 106 7 104,25 87 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEDEeDcABBCBEABCAeBDEBCBBDCdCaDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BCA CE EdBDEBAcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAA DCBDEBCDCAACD EBDBEDBCCDBC   DC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen BECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,035 305,600 110 141 141 252 3127

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 15 1 14,75 74 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 83 16 79,00 66 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe bA ECECD DDEaB A EAB DBCBb B eaBACECbA A

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBCbee  EbB D DBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAeCC deBCDEC DD ACDB BDBECDCA BCDCc

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EADABBCCBB d C BA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
434,939 305,600 42 58 58 72 704

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 101 12 98,00 82 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADEaCCDEDE DDABBCBEcBCbDBDEBCBBDCACED bA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BaAeCEAECBDce cABCBe     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACDCBDEBCcCAACDD BDBEDBCCDBCA EDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEAABBCCBeBCCBBA 

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YASİN YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,656 305,600 155 205 205 439 6731

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 2 1 1,75 25 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 64 28 57,00 48 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADEdeCDdbbdD   a BEcBCbeBDEBCBBDCbaEDAbe

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal eCADCE cC cEBADABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEbe DC DcBC CbACD  B c D  CDBad  D 

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  EC  e dBe   B CaB  

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
416,322 305,600 63 84 84 115 1410

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 7 3 6,25 63 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 97 22 91,50 76 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe aADEaECDCDDEcccACEcBADBCBEDeaCDBdCbCaAcA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal aBbAeeEBECBADEDBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEbACCBCDBCDECADbDACDBEBDBECDCAcBaDaE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECeEADABBCCBBABCCE A

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEHAN IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,111 305,600 195 259 259 671 11333

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 1 0 1,00 14 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 40 38 30,50 25 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe AeEadaeEccec   BCBddBCAcBDEBeBBaCd EDAdA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal deeceEeEbBDEabbeBdeD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DccC Ec       a     C      b   Ca C    C

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen      A BBC   BCe d b

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN GÜNGÖR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
446,286 305,600 22 32 32 39 420

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 105 13 101,75 85 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADEaECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECaAaA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal adCAeeaBECBA EccDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EaCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDeA BCDCE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBEADABBCCBBABCCEdA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
467,285 305,600 4 7 7 7 85

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 0 39,00 98 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 110 4 109,00 91 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECD DDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CBCAD  aECBAaEDBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACC CDBCDECADDDACDBEBDeECDCA BCDCE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBEADABBCCBBdBCCE A

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA İNCİ ESİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,727 305,600 92 119 119 198 2486

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 1 35,75 89 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 85 6 83,50 70 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe A dCCCDEDE DDABBCBEABCADBDEBCBBDCAC DACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal  eA     C DE AcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAA DCBDEBa CAACDDE DB D    B      

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEAdBBCCBABCCd   

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KASİMİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
427,141 305,600 52 71 71 91 982

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 100 19 95,25 79 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECdCDEDECDcAaBCBEcBCADBbEBCcBDCdCED aA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BeADbEeECBDEcbcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEcCCEAACDCBDEBCDCbACDcEBDBEDBCCDBCAAEDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen BECDEAdBBCCBABCCBBAb

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,757 305,600 171 225 225 495 7800

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 5 4 4,00 40 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 21 10 18,50 46 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 2 5 0,75 11 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 59 31 51,25 43 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CAeEaECD     B   EAB bBC EDB deBdCE CADd

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal      AEB CBAD cBbA       

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCcEAAC cCDBC cCAe c    E DeEeDeAbBCeC 

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EeBEAecBBeecebcCCbde

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE KIRKGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,338 305,600 161 212 212 455 7004

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 2 31,50 79 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 1 3 0,25 4 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 61 22 55,50 46 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCD DE     BCBEABCAbBbEBCBBDCACEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal dCceC AEde EBAcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik c cCCEA  ebB ce D   e     cEDB          

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  Ebea  aBCd  BCCBe E

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
435,865 305,600 39 54 54 66 681

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 101 11 98,25 82 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECdCDaDDEBBDACEABADBCBEbBBCDBdCECCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBCbe  B CBADEcBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBEC C  BeD c

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECdEADABBCCBBABCCE A

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,726 305,600 128 163 163 293 3764

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 81 27 74,25 62 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe cDEaCCDEcEeDDABBCBEdBaADBeEBCBBaCdCEDAbA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal deADe Ad  DEc bABCBe     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEcCCEAeeDCdDcBCDCAACDD BDBED eC BCc  DC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen aEC EAABBCCBAB CBee 

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 2 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
435,869 305,600 38 53 53 65 680

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 102 14 98,50 82 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEDEbDDAaBCBEABCADBbEBCBBDCdCbcACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BCADCEeECBDEBA ABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACDC DcBaDCAACDDEBDBEDBCCDBCA cDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDbAABBCeebBCCBBAE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,181 305,600 165 217 217 473 7393

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 2 2 1,50 21 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 60 26 53,50 45 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CAeaCdCDC DEBB  CEdBAbBCdEDBBdeBdCECaADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal aBCA A eECaAD  BDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik bDecEAACCB aBC cCA      BdBc E          

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC   eeBB dBa B  bd 

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,830 305,600 182 238 238 544 8807

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 52 26 45,50 38 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADEaCaDdDE  D Bc BEbBC DBDEdC BDCdaEcACc

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal ebbeb   C DEBeaABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik Dbc aEA b C  cB  CeA       ED           

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECe AABBC   BC Bd b

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,145 305,600 144 188 188 380 5489

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 71 30 63,50 53 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECEdDb DEac dCdccAeBCBEDBeCbBdCaCbAbA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal aBCbeeEB CaeDEceDAcC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACC C eCcEC  DDAC B BDBE     B  CE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBEdDABB eBB d CEdA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,224 305,600 166 218 218 478 7525

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 2 3 1,25 13 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 59 26 52,50 44 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe aADECECDCDbd e   E c DdCB  B dbBACECaADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eB  DAEBECcADE BeABb     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCcE eCC   B Dcd     C    DBECa     Dac

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECaEeDABdCaB  a CEe 

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
463,217 305,600 6 11 11 11 135

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 110 10 107,50 90 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECDCDDEaBDACEABADadBEbBBCDBdCECCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal aBCADAEBECcADEcBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACCBCDBCDECADDDACaBEBDBECDCAABCDCE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBEADABBCCBBAdCCEBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,395 305,600 122 155 155 277 3573

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 81 19 76,25 64 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADEaECD DDEBB ACEABADBCBEbcBCeBACECCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBeAeAa   BADEcBDABb     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik bDCBEAACCdCeBCDcCe D ACDB BDBECD A Be C 

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC E eABB CBB d   d 

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,005 305,600 71 93 93 137 1696

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 94 19 89,25 74 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CAeECECD DDEBc ACEABAeBCBEDBBCaBdCECCADd

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CabbDAdaECBADEcBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACC bDB DECADD ACDB BDBECD AbBCDCc

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECdEADABBaCBBbBCCcBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,151 305,600 114 146 146 263 3307

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 83 21 77,75 65 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECdCDCDDEcB ACEABAeBCBEDBBCeBdCbC  D 

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CdCbeAE  CaADEcBeABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAbCC  DBaDcCA D AC B B   CDCAdBCDCc

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECeEAaABBCCBB aCCbBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,929 305,600 137 175 175 342 4552

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 3 1 2,75 39 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 75 21 69,75 58 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECbCDdDEbD AaB BEABCADBDEBCBBaCACEDAaA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BeAeCEe CaDcBAcABCBe     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACDC DcBCcCeeCD  B BEDB C B      

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  EC  AeeBC   B Cde  

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ZEYNEP ŞENER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,415 305,600 152 202 202 432 6621

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 3 4 2,00 20 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 15 9 12,75 32 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 65 30 57,50 48 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEbbe  dBB BEABCADBDEBCBBaCACEDAaA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal aebeCE EeaDEaAcABbBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DdcCCE e DC     cb ACD    BE B Ca Cec bC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen BECe AeBBe   Be BeeE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 2 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,563 305,600 97 124 124 212 2619

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 5 5 3,75 38 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 31 8 29,00 73 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 89 26 82,50 69 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CAeEaECDeDDEaBDACEcBADBCBEeeBCDBdC CCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBCbeeEB CBADEcBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAeCCBCDBCDcCADDDACDc BDBECaeAABeDac

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EdbABBCCBBcBeC dA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F BİLGE ÜÇSULAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,109 305,600 200 270 270 759 13065

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 2 10 -0,50 -1 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 26 38 16,50 14 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe aAD CEdD DcbB e Cc   eBCB D  d BA EbbcDA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eabdedcdE cA d BDAa      

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik Eb Bbdd  e    c ab      c e             

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen      bbB  Ca    b de

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 3 25
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY İNAN DURM* 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,857 305,600 201 271 271 761 13118

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 5 -0,25 -1 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 24,92 24,40 16,33

Toplam: 120 22 25 15,75 13 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ace  E Da bcBB ACE   bdCBaDe dedAb CC   

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal a   e  a b     Be        

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik d CBb ACe   B  cCAab         E          

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 7 13
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
461,797 305,600 8 15 15 15 149

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 109 8 107,00 89 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCaDEDECDDABBCBEdeCAeBDEBCBBDCcCEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BCADCEAECBDEBADABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBeCaBC   DC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen eECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,567 305,600 126 160 160 288 3695

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 79 16 75,00 63 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe  A ECECDCeDEaBD CE BADBCBEeBcCDBACECCAcA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBe  AE   aADE cDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEA CC  DeCDECA DD C B  e  CD A BCDC 

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EADABBaCeBeB CbeA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,207 305,600 198 266 266 732 12641

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 24,92 24,40 16,33

Toplam: 120 26 20 21,00 18 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CcDcedCD   E     EAB bBCB  cBCbee E aA  

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal aB bc    b  a DBe BC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EcCcE  Cd   B     c     B               

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 3 25
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA NUR ÇİÇEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,510 305,600 186 245 245 570 9362

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 9 10 6,50 16 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 2 3 1,25 18 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 52 37 42,75 36 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CAbECcCDa bE B  CEcBADBCBEDBcCeBdCECaADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eeebedEeECBA EcBDAdC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EcCcbbACe bDBa E        e  DeE  b       

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen Ee EeeAB deBc  d bBd

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,222 305,600 194 257 257 656 11074

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 1 3 0,25 4 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 41 34 32,50 27 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe bADECECDaa bBd   EcBdDBCBEeBaCDBdCbdCADd

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CBCbe  cEdBbDEcBeAdC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik Ea    Aa   ee  cCea     cEe  E          

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen aC b e B  eB        

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKBAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
444,999 305,600 24 34 34 42 453

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 37 0 37,00 93 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 104 11 101,25 84 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADbCECDbDDEBBDACEABADBCBEbB CbBACbCaADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBCbebEBECBADEDBeABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACC CDBCDECADD ACDBEBDBECDCA BCDCE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBEADABBCCBBAB CEBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,595 305,600 83 109 109 174 2214

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 0 4,00 57 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 89 13 85,75 71 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECDbDDEBBDACEABADBCBEDBcCDBACECCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CBCbe  aECBADEcBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAAbC CDBbDcCe DDACDBEBDBE     B D  

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC E  ABd CBc BeC BA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÖZGÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,866 305,600 59 78 78 109 1302

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 97 17 92,75 77 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe aAD CdCDdDDEBBDACEABADBCBEDBaCDBdCECaADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal aBCAeAEBECBADEcaDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCcEAACC CDBeDcCA DDACDBEBDBECDCAABCDCc

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EdDABBCCBBeBeCE  

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
411,730 305,600 69 90 90 128 1592

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 93 11 90,25 75 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEDEeDDAaBCBEdBCADBDEBCBBDCACEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal deA C  ECaDEBADABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAA cCBDcaC CAACD  BDBEDB C BC   D 

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEcABBCC AdCCBBA 

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TAŞKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,016 305,600 96 123 123 207 2559

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 88 21 82,75 69 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEeEaD AaBCBEABCA cDEBCBdeCAabDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal daA Ca ECBDEBAc B BD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEbACcCBDEaaDCAACD  BDcED CCDBCA  DC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen aECDEAABBCCBABCadBeE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JİYAN YEŞİLTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
449,685 305,600 15 24 24 29 347

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 106 13 102,75 86 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEDEdDDAaBCBEcBCAbBDEBCaBDCdCbbAbA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BaAeCEAECBDEBAcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCe EDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen BECDEAABBCCBABCCBBAE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GENCO 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,910 305,600 187 246 246 581 9559

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 48 27 41,25 34 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe eAeEeECa  Dc     EAaceaCBEDeBeDBACECaAc 

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal aBC DAEa Cc  EcBeABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EcCcE daaB  B  cC c  AC B   BE          

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EeeAB   B      B 

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,311 305,600 60 79 79 110 1326

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 3 4 2,00 20 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 28 8 26,00 65 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 97 19 92,25 77 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECDCeDEBBDACEABADBCBEbBBCeBdCECCAbA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CBCAeAbBECBAbEcBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACa CDBCDcCADDcACDBEBDeEC  edBCa c

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBEADAdBCCBBAdCCEBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 2 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,992 305,600 80 106 106 164 2019

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 90 13 86,75 72 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECDeDDEBBDACEABAbBCBEDBcCDBACECCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CBCAD   ECcbDEDeDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik cDCBEAACC eecCDECA D ACaB BD E e A B    

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EdDABBCCBBABCCE A

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 2 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,641 305,600 193 256 256 639 10821

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 24,92 24,40 16,33

Toplam: 120 41 26 34,50 29 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe AeECCCDEDb      CBEcdCAbcbEBCcBeCeacDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal Bebeea ECaDaB cABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEcC E    b  c  cC  C   d  ED   a      C

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA BÜYÜKTANIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
438,087 305,600 35 48 48 59 612

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 103 16 99,00 83 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CAbECECDCDDEBBDACEcBAbBCBcDBceDBACECaADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBCAeeEBECBADbDBDAeC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEbACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCA BCDCc

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECaEADABBCCBeABCCEBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÖZLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,354 305,600 176 232 232 513 8255

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 3 0 3,00 43 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 8 1 7,75 39 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 54 22 48,50 40 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe aAcECECD DbbBBcA EABAb  BEbe CcB CaC    

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBCeeA a CaA E eDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik dDCBEA CCd  BCDcC eDD C c    E   A      

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen  C   DABBC B  B  b  

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M SERHAT K 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,877 305,600 90 116 116 191 2372

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 88 15 84,25 70 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEDE DDA BCBEcBCADBDEBCcBbCACEDAbA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BabDCEAECBDEBAcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik D BCCEdA DC D BC C ACD  B eED  CaBCA   C

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen aECDEAABBCdBeBdCBa E

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M UTKU KAYAKAĞINLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
449,650 305,600 16 25 25 30 348

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 105 8 103,00 86 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDEDECDDAaBCaEABCAbBDEBCaBDCACEDcCA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BCADCEAECBDEBADABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCaEAA DCBDEBaDCAACDD BDBEDB CDBCA  DC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEAABBCC ABCCdBAE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
444,912 305,600 25 35 35 43 455

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 105 15 101,25 84 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CdDaCECDCDaEBBDACEcBADBCBEeBBCDBeCECCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CdCbceEBEeBADEcBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEbACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCb

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBEADABBCCBBABCCaBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAİDE SU YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,052 305,600 173 229 229 507 8065

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 55 21 49,75 41 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CdbECECDeDbEBBDACEdcAbBCBEbBBCeB CEdbADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal bdeA d BbdBADEcBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EcCBEbACC  DB      D  C e    E          

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen        B   B      BA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,922 305,600 190 249 249 597 9741

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 24,92 24,40 16,33

Toplam: 120 45 17 40,75 34 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe bADECEdDaaDcBBcdCEccAcBCBEDBBdDBACb     

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal ecCAD Ea CB D  B A C     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDC E  CC   B DcC  e  C   B  E          

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÜRBÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,523 305,600 134 171 171 322 4293

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 14 0 14,00 35 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 2 0 2,00 29 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 73 7 71,25 59 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECdCDEDEeDDA BCBEABCADBaEBCBBDCACEbA A

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BCADCEdECBDEBAcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEA  DC   B   A        ED    B      

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  EC     BC   B CdB  

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ZEYNEP KAYAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,553 305,600 133 169 169 318 4197

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 78 25 71,75 60 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe AeECCCDdDEe cAac BEABCADBDEBCBBDCACEbACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal aebDCEdECBD BAcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCbEAACeC DcBaDCeACD  B BEDe CD       

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen aECDEAABBC BeBeadde 

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
444,368 305,600 28 39 39 47 473

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 104 11 101,25 84 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECDCDDEBBDACEABAbBCBEeBBCDBACECCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal ecCADAbBECBADEDBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACC dDBaDECA DDACDBEBDeEC CA BCDCc

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBE DABBCCBBcBCCEdA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,776 305,600 167 219 219 480 7545

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 1 1 0,75 11 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 57 19 52,25 44 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADEaeCDdDEeDeABBC * BCADBeEdd BDCddEDdCA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal                  C       

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAe eC DEB eCA    EBDeEDe C      D 

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen   C  c BBCC ABCCBeA 

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
441,147 305,600 31 43 43 54 554

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 104 15 100,25 84 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECDCDDEBBDAbEcBADBCBEbB CDBdCECbADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eeCAeAEaECBAbcDBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECeEADABBCCBBeBCCadA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,795 305,600 111 142 142 254 3184

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 3 1 2,75 39 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 82 11 79,25 66 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECDCDbE B  CE BADBCBEDB CDBAC daADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CBb  A   CBADEc DABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCcEAACCB DBCDECA DDAC BEBDBECDbA BC Cc

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC   eABBe B Ad     

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SABUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
415,920 305,600 65 86 86 117 1423

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 96 18 91,50 76 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDdDE acAaBaBEABCAbBeEBC B CdCEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal B beCaAECB E ADABCBc     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEdCCEAACDCBDEBCDCAACDDEdDBEDBCCDBCAAcDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen BECeEAABBCCBeBCCBdAE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRACE REİS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,582 305,600 93 120 120 199 2492

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 87 14 83,50 70 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADbCCCDEbEeDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal B A CbeEC DEBA ABCcD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEcCCEbAbDC DEB DCAACD   D EDBCC        

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen dECDbAdBBCCBABCCdB b

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,515 305,600 89 115 115 187 2344

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 5 4 4,00 40 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 90 23 84,25 70 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECDe DEBBbACE BA BdBbeBBCaBdCaCaADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBCAebEBECcADEcBeABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACC dDBCDECADD ACDBEBDBECaec BCDCc

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EADABBCCBBcBCCaeA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÖRKLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
430,844 305,600 48 67 67 83 845

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 100 14 96,50 80 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe AeECCCDEDEC cABBCBEABeADBDEBCaBDCdCEc CA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BCAe EAECeDEBbcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAAbDCBDcBCDCAACD EBDBEDBCC BdAAEDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen BECDEAABBCCB BCCBBbE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 2 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER GÜRSO Y 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
448,028 305,600 18 27 27 33 385

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 105 10 102,50 85 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECD DDEBB ACEcBADBCBEDBBCDBdCbCCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CdCADAE ECBAbEDBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACCBCDBCDcCAaDDACDBEBDBECDC  BCDCE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBEeDABBCCBBAdeCEBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
412,037 305,600 68 89 89 127 1579

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 93 11 90,25 75 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe eAcECECDaDDEBBDACE BADBCBEbB CeBACECCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBC  eEB   ADEceDA C     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAAC  CDBCDECADDDACDB BDBECDC  BCDCc

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EADABBCCBBAdC E A

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,270 305,600 158 209 209 444 6834

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 24,92 24,40 16,33

Toplam: 120 61 16 57,00 48 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECEeDdDDEBBcACEcBADBCBEDBddDedC CbADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBbAe  BECc              

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACC CDBCDcCdDD AC a BDBEC    B  C 

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,563 305,600 109 140 140 249 3095

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 11 0 11,00 55 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 81 6 79,50 66 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe A E CCDEDECD AaBCBEABCADcDEBC BDCAaEDAbA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BCAeC     DEBAD B  D     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEA  DCBDcBC CAACDD BDBED  CDB      

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECD AA BC   B CBB  

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,251 305,600 73 95 95 145 1846

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 91 12 88,00 73 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDdDE DDAaBCBEcBCADBDEBCBBDCdCbbACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BeA CEAECBDEBAcABCBb     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAA DC  dBC CA  D  BDBEDB CDB A  DC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECD AABBCCB BCCdBAa

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,142 305,600 61 80 80 111 1336

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 95 11 92,25 77 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADEaECD DDEaBcACEABADBCBEeBBCDBACECbADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBCbe  B CBADEDBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACCB DBCDEC aD ACDBEBDeECD A B D  

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC E DABBeCBBABCCEBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,499 305,600 112 144 144 261 3286

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 83 20 78,00 65 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADEbCCDdDEdabABBCBEcBCADBDEBCaBaCACEDAbc

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal Bebee  E BDEaAcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DE CCEAA  CBDEBCDCAACD  BDBED  CDB e  DC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDbAABBC BeBCCd  E

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ES ERA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,841 305,600 177 233 233 522 8490

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 53 23 47,25 39 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe adDEC CDdDbEaBDACEda  BCBEDe CDBeCECaAac

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal      A    BA   BeABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik E CBEAbCe  DBa cC  c       D EC         

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EA ABBeCB  deCbe 

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,859 305,600 91 117 117 192 2373

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 89 18 84,50 70 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CAeECECDCDDEBBcACEABADBCBEDBcCDBACECCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBCAecEBECBA EcBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEbACC  DBC cCAD  AC B BDeECaCA BdDCa

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECeE  ABBCaBe aCC eA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,653 305,600 130 165 165 308 4040

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 78 22 72,50 60 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADaCCCDEDECDcABBCBEABCADBbEBCBBbCdaEcAbA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BeeeCb ECaDEBAceBCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCE A eC ecBC CAACD  B aEDB   B     a

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDEA BBCCBAB CadA 

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,693 305,600 87 113 113 185 2335

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 3 3 2,25 23 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 89 19 84,25 70 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CdDEaECDCDDEBBDACEABA BCBEDBBCeBdCbCCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal aBCbaAb Eed DEcBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACC CDBC ECAcDDACDa BDdEC  A  dDab

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC  ADABBCeBBABCCEBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR KÜÇÜKBIYIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,065 305,600 108 139 139 245 3065

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 0 4,00 57 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 84 17 79,75 66 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CAD CECDbaDEBBcACEcBAbBCdEeBBCDBdCECCAD 

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eaCADA  ECBADEDBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCcEAeCC CeaCDcCA DDAC B BDBECD   BCDCE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC   DABBeCBB d    A

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
415,931 305,600 64 85 85 116 1422

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 97 22 91,50 76 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe aADaCEdDCaDEaBcACEbBAbBCBEeBBCDBdCECCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal aBCAeAEBEecADEDeDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEbACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCA BeDdc

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECeEADABBCCdBABCCbBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,202 305,600 86 112 112 180 2311

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 89 18 84,50 70 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe aADECECDCDDEBBaACEcBAcBCBEeBBCDBdCECaAbA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CdCADbEBECBADbcBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik cDaBEAACCB DBCDECADD  C eEBDBEC C       

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EeDABBCCBBABeCEdA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
456,118 305,600 9 18 18 20 240

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 108 12 105,00 88 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe aADECECDeDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACaCCAbA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBCAeeEBECBAaEceDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECaCAABCDCc

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBEADABBCCBBABCCEBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,054 305,600 81 107 107 167 2062

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 5 4 4,00 40 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 29 9 26,75 67 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 91 18 86,50 72 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECD  DEBB ACEABADBCBEaB CDeACECCADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CBCA ebaECBADEcBa Ba     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCcEbACC ecBeDECADDDACDBEBDBECaCe aCDCc

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECB ADABBCCBBAB CEe 

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,234 305,600 149 197 197 420 6372

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 63 18 58,50 49 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADcadCDE b    eB BE  CADBeEB BBaCdCbDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BaADe cECB EBADABCBe     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DcBCCEA   C DcaC C  C   B BED    B      

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECDaA BBe B B  BB E

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 1 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,189 305,600 103 130 130 225 2840

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 86 20 81,00 68 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADaCECDCDDEaBDACEcBAbBCBEeBBCDBACbCaADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBCbeAbeECBADEcBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACC  eBCDECADD AC B aDBEC e  BC   

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC bcDABBCCBB deC BA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,944 305,600 162 214 214 460 7081

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 61 24 55,00 46 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe Aa  CaDEbE       BEAdCADBDEd BBDCAdEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal caec    b  bBAc BbBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik aEcCCEA CDC bEBCDC ACD  B BEDBCC B     d

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECeEAABB  Bc  aae b

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR SESSİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
442,246 305,600 30 41 41 51 517

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 1 33,75 84 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 0 12,00 60 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 38 0 38,00 95 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 101 2 100,50 84 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECD  D BBD CEABADBCBEDBBCDBACECaAD 

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal   C   E ECBADEDB  BC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACC CDBCDECADDDACDBEBDBECDC ABCDCE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBEADABB CBBA CCEdA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZAN ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,196 305,600 157 208 208 442 6767

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 3 0 3,00 43 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 7 0 7,00 35 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 61 17 56,75 47 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe c ECdeDEDb  DAaBCBE dCADBDEBC BDCdCED CA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal   AeCb EC DEc  ABCBe     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEbACcC  cBa C  CD    BED  C   e  c 

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen   CD A  BC   B  B   

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR TÜRKÖLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,064 305,600 132 168 168 314 4118

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 77 20 72,00 60 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe aADECECDdcDEaBDAbEABAeBCBEDBBCDBdCbeaADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CBebDAEeECBADEcBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik E Cc        Ba  C DD AC B BDBEC Cd B DaE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECaEADABc CBB B CE  

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
444,398 305,600 27 38 38 46 472

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 105 15 101,25 84 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe aADECECDbDDEBBDACEdcADBCBEDBBCDBdCECbADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal CBeAeAEBECBADEDBDABb     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEbACCBCDBCDcCADDDACDBEBDBECDCAbBCDCE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECdEeDABBCCBBABCCbBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİN TEZAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,380 305,600 184 242 242 556 9054

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 50 24 44,00 37 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADECCCDdDba    aCBEABCAecDEBeBBeCA E  ad

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal dCeeebAEdB Ee    CB      

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik  EBCaEA CDC  da  C   D                  

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECeEAeB  eBABb BB  

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 0 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH İNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
404,695 305,600 74 96 96 146 1870

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 92 16 88,00 73 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe aADaCECDbDDEBBaACEABADBCBEDBBCeBACECbAcA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal adCADAaB  B  E aDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACC CDBCDcCADDDACDB BDBECDCA BCDCc

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen EC EADABBCCBBed  Ed 

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,283 305,600 136 174 174 339 4528

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 75 21 69,75 58 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADEaCCDEeEe     aBEbBCA BDEBCBBbCACEDACc

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BeA bEdECcDbeAcdBCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEA CDC DEBa C ACDD BDBED CCDBC  cDe

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen  ECD Ae BC   Bd Ba  

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,572 305,600 129 164 164 300 3923

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 80 27 73,25 61 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECDdaaEBBDACEABAbBbdEbcBCDedaEdaADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal edCA  a ECBADEcBD BC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EcCBEbACC dDBCDECA D  CDBEBc ECDC  BCDCc

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen Ed EADABBaCBBAdeC dA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 1 1 50
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH DOĞANAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,100 305,600 153 203 203 437 6700

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 20 9 17,75 59 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 26 12 23,00 58 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 2 5 0,75 11 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 69 48 57,00 48 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CAaECECDbcDbdBaACcABAeBCBEeeaeDBdCbabADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBCAeAbaECac deBeABd     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAcCCdCDabeECccDeAbDB BDBECaCe BCDCc

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen daebAaABBCCBBcddCEee

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Parantez (Yay Ayraç) 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA TAYFUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
462,882 305,600 7 13 13 13 143

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 110 10 107,50 90 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe ADEaCCDEbECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCeCEDACA

Cevap Anahtarı B ADECCCDEDECDDABBCBEABCADBDEBCBBDCACEDACA

TYT Sosyal BaAeCEAECBbEBAcABCBD     

Cevap Anahtarı B BCADCEAECBDEBADABCBDCBDED

TYT Matematik DEBCCEAACeCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

Cevap Anahtarı B DEBCCEAACDCBDEBCDCAACDDEBDBEDBCCDBCAAEDC

TYT Fen BEbDEAABBCCBABCCdBAE

Cevap Anahtarı B BECDEAABBCCBABCCBBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVKET ALİ AKTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,600 305,600 174 230 230 509 8097

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 56 27 49,25 41 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CbD CdbD DbEBB A  cBAbBCBbDB dbBeCbCCAbA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal aBCbebEB CBA b e         

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCcEAACC CD CDce  cD C B Bc EC b       

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECBE bABB aB   eC   

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 0 2 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ENS TYT YE BAŞLARKEN ANAHTAR

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
477,781 305,600 3 4 4 4 28

Puanı Hesaplanan: 273 273 796 13786

Katılımlar: 202 273 273 799 14088

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,42 28,04 22,98

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,03 1,97 1,53

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,91 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,93 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,98 3,90 3,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,88 11,72 9,60

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 20,52 20,13 14,13

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,40 4,26 2,20

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 24,92 24,40 16,33

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,28 4,15 2,59

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,55 4,46 2,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,45 1,28

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 11,40 11,06 6,66

Toplam: 120 114 6 112,50 94 76,62 75,22 55,57

TYT Türkçe CADECECDCDaEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECaADA

Cevap Anahtarı A CADECECDCDDEBBDACEABADBCBEDBBCDBACECCADA

TYT Sosyal eBCADAEBECcAbEDBDABC     

Cevap Anahtarı A CBCADAEBECBADEDBDABCDDECB

TYT Matematik EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

Cevap Anahtarı A EDCBEAACCBCDBCDECADDDACDBEBDBECDCAABCDCE

TYT Fen ECeEADABBCCBBABCCEBA

Cevap Anahtarı A ECBEADABBCCBBABCCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Parantez (Yay Ayraç) 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 2 2 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%
