
SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA EVRİM KESER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,260 263,860 195 261 261 2395 26711

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 4 1,00 10 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 33 34 24,50 20 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe dCaAc BDDEdaE DccCEcEcCBbeAAedDDCeeDBbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal beE abDcEaA   e C EB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D                            aBb a   Dab

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen B ce cbe      e     

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 2 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,587 263,860 194 260 260 2391 26652

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 20 9,00 23 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 33 34 24,50 20 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCA  BcDddaaEbaECbaEadeeCeddcDe AcDc   

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal eBEeaeDAEB  CDa CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik b B e A   d EbED   b                 D  

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen ca edD              

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 5 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,107 263,860 30 46 46 111 1582

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 88 25 81,75 68 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCbDBEDEEeCECccDBEBEDdCeAeBeCeDDaAbBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal deCCaDCBEACEAeDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik bBBADBCCCDBEDADabCA CDBEBEA D A  D DACCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeCBEDEeadBAeEB beAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 0 33
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,218 263,860 125 165 165 894 10765

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 60 31 52,25 44 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCaADEBDbadCEcDcECEcEBCBDaAdcdDeCeeecbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C ED CDA aAbdDa CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB BDA DCC EEcDA ACBDC    AE           

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen cdeBaDEeCae   e  a A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KEREM YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,959 263,860 56 80 80 235 3224

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 78 19 73,25 61 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCeDBE   CCECE DBEcabdCdbaBcCDDDecbBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBCCcDbBEACaABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBA B C   EDcDEE      c    D ABB CD  CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eACBEDEDCCBAaEBCECAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SEYFİ ALTINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,994 263,860 96 129 129 590 7482

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 68 31 60,25 50 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe dCCA  BDDECeEcDcECEBEBCaDdeeABDcCeeDebEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CBEcaCDAEBAcCDB eAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DeBCBeA DCCDEEaDc AbaD       aBADa DCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen dCeB Dbe  D   e  BaA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,952 263,860 167 222 222 1656 19298

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 43 26 36,50 30 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABC cBEDEEabECEcccaBEDdaddedeCDDDacbcCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a    DCB A  ABDCDeEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  B A B C   E  Dc C                     D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeC  D ea   e a     

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,678 263,860 105 141 141 683 8540

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 15 11 12,25 41 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 20 13 16,75 42 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 67 40 57,00 48 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCbDEBb Ed EEDbECEBEBacDeeeABDaC aDebEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CddbCCDAceAb DB  AEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik edB BbAe CCeEEEDb AbcDC EDacEeBAbaADC   

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen ddeBEbEaCCDEeACECcDb

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YURTTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,173 263,860 145 191 191 1222 14475

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 10 10 7,50 19 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 52 32 44,00 37 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CeaCecB DaE CECccDc  bDdCA edACbcee     

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBCCbDeBEAC ABDeDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik cBcAbBddC  E dccE      E    D dBe  D    

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BACd DEeC e D BCECA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 5 10
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 2 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,282 263,860 59 83 83 246 3366

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 80 27 73,25 61 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CcBCeDBEDEECCECEbDBEcEDaCdAeceCeDDaAbBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E CC DCBEACbABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBA a dCDBdDADaEbA  D c    D ABaDCDACCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BedaEDEDCCcAeEcCbCA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,284 263,860 199 265 265 2578 28503

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 16,13 16,69 10,95

Toplam: 120 29 32 21,00 18 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe daab  Bbe C   DbE EcEeacDbeecdDDCADDBbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C EeCeDdcaA bDBDCdEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik     aa   b Dd ab   a     D   d          

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ AKTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,123 263,860 181 242 242 2040 23186

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 36 23 30,25 25 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe  cdCDcBED E CE aaDBb EbcCd aBcCeDDD  eC 

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EaC   CB                 

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB A BCCC  debDc bA                     

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen Bea ED eC     B   c 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 4 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 3 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMRE EDİZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,793 263,860 109 145 145 727 8925

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 66 40 56,00 47 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CAcCDcBEDEEadECcaDaEBEDdbAeeBcCeDDeAbcCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal de acDCaEc bABDCaBE      

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik bBdAeBCCC  EDADca A  D EBE  caABc CD dCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BedBEDaDdCeA EcbECAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,207 263,860 112 148 148 752 9292

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 61 21 55,75 46 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBDbECCEEDcECEBaaCBDaAAABDeCAaDBbbC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CBEcCCDAEBAECDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DaBdB A  CC                    A a      

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen a ec DEc de   Ca Bb 

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 1 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
415,156 263,860 13 18 18 33 446

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 96 20 91,00 76 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CbdCeDBEDEEaCECEcDBEBEDdbAeae CeDDaAbcCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EdbaDDCBEACEABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADBCCCDBEDADaECAB DBEBEA DcABBDCDA CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BACBEDEDCCBADEBCEeAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,438 263,860 10 14 14 27 377

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 96 15 92,25 77 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCbDEBDDaCaEEDDECEBaBCBD AAABDeC DeebEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CBEcCCDAEaAECDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBBeBDAB CCDEaEDABACB  BED    BADaADCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCABEDEBCCeEbACECBDA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 2 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,963 263,860 21 33 33 75 1132

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 89 18 84,50 70 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CbBCDDBEDEECCECEcDBEBEDdCAAdBACeDbDAbBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBC  DeaEACEABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  BBADBCC   EDADaECd  DBcB A DcABaDeD CCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BAC EDEaCeBA EBeECAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,945 263,860 66 94 94 313 4325

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 77 28 70,00 58 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCAD BDcEea EecEaEB BC DCAAcBDeCADDabEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CBEcaeDbEBAECDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DaB BDA  CCDEbEDABACBD BED   dBA a DCDC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen dCedbDbBC eEeACbbBbA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,528 263,860 160 209 209 1492 17365

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 49 38 39,50 33 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe  CbADEBD ddec eacdEBaBCBDeAdeBDeCbaDeb C

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal eaa  CDAcaA  DB  AEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D B aDA  CaeEEcDcBdCd   E    a A   D DC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen aaeB Db  a E  CbCBcA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,866 263,860 103 138 138 649 8117

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 64 25 57,75 48 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBbcae E D ECEBEBaBDedbcBDcCde     

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C abaCDAEaA CDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D B B A  eCe Ec e       ED    BA a DCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen  CeeEDEBCCDEeACECBbA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 3 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,288 263,860 206 272 272 2751 30142

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 1 11 -1,75 -9 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 26 33 17,75 15 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CAdCDbBE   eCaCE caEBEbcCb eBcbeDDec    

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal      DdadA               

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  B Aea Cd  E  Dc C       E              

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eeaadbde  e D  e d  

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 3 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA U B 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,931 263,860 111 147 147 741 9189

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 19 0 19,00 48 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 60 17 55,75 46 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCbDEBD Ea E DbECEBEda D   bBceCADDBbcC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C a   DAEaA CDBDeAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DB CBDA  CCDEEED  ACB   ED           D  

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen  CAB DE dCc      db 

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARIFENUR DEMİP 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,695 263,860 158 206 206 1473 17110

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 45 19 40,25 34 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CAdCDDBEe E CECEaDaaBEbdCAeeaeCDeDaAbcCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a C  DeaE   A DCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  B Ae  C   E  DE  A   B     D AB        

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen               B     

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,209 263,860 36 54 54 136 1997

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 85 24 79,00 66 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CcBCDDBEe EaeECEcD EBEDdCedadACDDDDAb e 

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EcCbeDCaEACEABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADB dCDBEDADcECAc D E EA DaABB CD CCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BACBEDEDCbBAeEBCaCAb

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,937 263,860 128 170 170 975 11585

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 55 19 50,25 42 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe  CC DEBD ECaEcD ECEBaBCdDdAAAdDDCbDecbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal   d   DAE  c      EB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D B BDA   CDdEaD  Ab D BED     AD  D    

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen    e  b CCDc AdECB  

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 0 33
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR OTCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,669 263,860 83 114 114 480 6295

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 69 24 63,00 53 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CA C DBEDEECCECEcD EBdedCdAeceCeDDadbBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBC DDeBEACEABDC BE      

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik aB AaeCCC  E cDcEC   D        AdBD    CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BACBED eCaBAeEBbbCA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,415 263,860 136 178 178 1065 12644

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 53 20 48,00 40 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe aABCebBEDaE CECEcDBEBEDeC AaBcCeDDDAeBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal d    DCBc  bAcDC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik bB AD  CC  E  D   A          abB        

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen B C ED DC d e B  e  

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 1 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,012 263,860 146 192 192 1253 14896

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 4 17,00 43 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 47 13 43,75 36 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe C  C bBEDEECCECEceB BEDdC A             

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E C  D a                 

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  B A B C   Ee DcECA    EB    cABaDCD CCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen  e  ED eeCBA E  b A 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 0 20
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 0 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,085 263,860 51 73 73 200 2817

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 18 0 18,00 90 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 78 12 75,00 63 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBb EC EEDDECEcEBaaDadAABDeCbDD    

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C d  CDc BAECDBD  EB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB BDA DCCeEE DA        Da   BAD  DCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCABEDEBCCDEDACEC  A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,850 263,860 47 69 69 186 2606

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 17 0 17,00 85 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 81 20 76,00 63 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCaADEBDDECCEEDcECddEaaeDdeAABDeCdaDdAdC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal    b CDAEBAECDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik c B BDABD CeEEaDA A  D BED   cBA B DCbCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCAB DE CCDEDACECB A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR AYD ĞDU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,989 263,860 205 271 271 2740 30028

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 14 10,50 26 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 22 17 17,75 15 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe dCCAD Bc ECa EDacCEaEcacce    ceC De    

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal dd   CDA B       AEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik                                b        

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen      D              

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 5 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 2 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,023 263,860 120 157 157 798 9757

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 5 13,75 34 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 57 12 54,00 45 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe  bB  DBEDEEC ECEcDB  EDc  ee            

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E a  DC E   A DC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  BcADB aC  EDADEE    D    A D AB DCD  CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen Bea EDEeCeBA  BCE A 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 1 10
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU TURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,535 263,860 37 55 55 142 2047

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 85 24 79,00 66 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe dCCbDEBDDECCEEccECEcEBCBbadAAaDDCAeDBbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C E  CDAEeAc DB CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBBeBDAB CCDEdEDABACBD BEe A cBAD  cCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BdeBdDEBCCDEeACECBbe

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZE K 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,021 263,860 190 256 256 2286 25618

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 34 31 26,25 22 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CA C DBbacECCECEaDda cbdedbeBeCaD DA    

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal Eeab cCBEd      aBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  B Aba Cb  EedDcE           D           

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eAddbD            A 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 2 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 5 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,806 263,860 58 82 82 243 3318

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 78 19 73,25 61 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABC  BED EeCaCE DaaBEDeCA ddACeDDDebBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E CC DC EACEA DCDBE      

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB ADB d   EDbDEECA  D EBE aD AB DCD  CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BAddEDEDaeBAeEBCECAb

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,587 263,860 122 159 159 810 9816

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 61 26 54,50 45 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABC cBbD ECCECEDDaEcEbBCAAdacCeDD bb Ca

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal aBCC Dea   EABDC BE      

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADB CC  EDbDcEC   D  eE  DBAB  C   CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen Be abD eCa d   b eA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADELAL KOYUNCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,880 263,860 67 95 95 327 4526

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 4 4 3,00 30 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 76 29 68,75 57 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CA CDDBEDcECCECEcDeEBEbcCAAdBeCeDDedbcCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EaCbcDbaEACEABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBcADB Ca cED DEECA  D       BdBe Cb aCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BedBEDcDCCdADEBeECAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 2 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,005 263,860 29 44 44 108 1544

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 88 24 82,00 68 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCDDBEDEEeCECEaDBaBEDBCAAdBcCeDDedbBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EaCCbDCaEcCEABDCaBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik cBBADBCCC  EDADEECcB DBEBEA D ABcD D  CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eACdEDEeCeBAeEcCECAc

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,645 263,860 62 88 88 276 3695

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 77 21 71,75 60 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CcBCabBEDEEaCECEcDBaBEDdCdddBACbDDadbeCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal Ea  bDCB ACEABDC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADB d   EDADEECA  DBEB   DaAB   D  CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen Bc aED DCCBADEB ECA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,934 263,860 32 48 48 118 1710

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 86 21 80,75 67 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe  bdCbDBEDaECCECEDDBacEDdCdACdeCeDDDebaCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal dBbCcD BEACEABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADBCCC  EDADaECA  DBEB  CD ABBDCD CCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BAC bDEDCC A EceECAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,277 263,860 86 117 117 515 6724

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 68 25 61,75 51 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CAdCDbBEDEECaECceDBEBED adACacCecDDdb eE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal d C eDCaEAC ABDC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB ADB C   EecDc     D EB   D  Bc CD  CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BAdBEDEeCCB eEBC CAb

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 6 30
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 1 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,270 263,860 22 34 34 83 1216

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 87 12 84,00 70 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABC DBEDEECCECEcDBEBED C A B CDDDeAbBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EaC DDC  ACEA DCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBdADBCCC  EDdDEECA  D EdE  DeABBDCc  CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BA dEDEDCCBA EBeEeA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 0 80
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK BESNİLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,234 263,860 183 244 244 2106 23790

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 35 23 29,25 24 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe Cb CacB D   CdeccDBaBED deAeeceeDDDe    

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a    DC      B    EA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  B AD  CC  E  Dc               B   D  CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen ecC E  edCB    eE   

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 5 30
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK GÜNEY SARIÇİÇEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,891 263,860 142 186 186 1172 13783

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 52 25 45,75 38 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CAeCabBEDbEdCECEcDBbBEDebeAeBA          

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBCC DCBEAebAeDCbBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBaADBeCCe Ea          E      A   C     

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen ec aEDEeCaBb EB     

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 1 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,656 263,860 95 128 128 581 7400

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 66 25 59,75 50 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe cCCADEBDDECeE DcECEcEabBDbAecdDDCdeDcbbC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C a  CDAE AcCDB CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik  BB B ABD dDEEaDc   B    D     A B     a

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen dCeBEDEBeCDE ACECBeA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
454,495 263,860 1 1 1 1 42

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 106 6 104,50 87 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCDDBEDEECCECEcDBEaEDBCAddBACDDDDAABCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E C DDCBEACEABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADB CC BED DEECABeDBEBE aD ABBDCDACCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BAC EDEDCCBADEBCECAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL K     * 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,799 263,860 163 216 216 1591 18517

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 43 22 37,50 31 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCbDdBbbEd  EDcECEaEBCaDCAAAeDDCe D   C

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal baa CeD        DCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik  aB e e   CbEEcD a                      

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen dCAB DE  Ca      B  

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
431,578 263,860 6 8 8 12 183

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 101 17 96,75 81 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBDbECCEEDcECEBEBCdDdAAdBDDCdeDBbEa

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal b EDCCDAEaAECDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBBCBDABDCCeEEaDABACBDeBEDC EaBADBADCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCABEDEBbCDEDACECBbA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA TERZİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,693 263,860 177 238 238 1979 22434

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 17 9,75 24 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 39 31 31,25 26 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe  dCbDbBc daCE bcECa b aaDe    DeCAaDcbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal   d  CDcEB EbDc CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   B  bA    eE cD   C                 DC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen B  dEDbBaCeEe  E cbA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 3 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,351 263,860 63 89 89 290 3926

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 75 17 70,75 59 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe B CADEBcDECaE D ECdBEBaBDddAABDDC  DebEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal a  c CD cBAbCDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik e BeBDA   CeEEcD     D  ED    BA BADCDC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen B ABEDEBCCDE ACECBbA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,480 263,860 135 177 177 1064 12629

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 4 4,00 40 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 59 44 48,00 40 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCAabBDad CEEDbECdaEcaaDaeAccceCAeDeAEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal eBdcabDAEaAcCDBeCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB BDA  CdcEE De   BD Bac    BdbacDCDC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen aeeB DbeeCeEedCECB  

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 2 33
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK HEL *CIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,129 263,860 213 280 280 3053 32883

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 2 6,50 16 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 10,90 10,95 9,09

Toplam: 120 11 4 10,00 8 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe B  A  Bc E    DaE E                     

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C a  e  E        AE      

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 0 10
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 0 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
418,202 263,860 11 15 15 28 381

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 97 19 92,25 77 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe abBeDDBbDEECCECEcDaEcEDeCAAdBcCDDDDAccCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBCa DCBEACEABDC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADaCCCDBEeADaECAB DBEBEA DBABBDCDACCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BACBEDEDCbBAeEBCEeAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,891 263,860 180 241 241 2030 23030

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 11 7,25 18 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 36 22 30,50 25 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe dCCA  Bcad C  DeECbdEea b     De        

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C Ec bDAE A  DB  AEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D B e A   C E cD   C               D DC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen  aee DE beeEb CE    

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 1 20
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AKASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
410,142 263,860 15 22 22 43 571

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 94 18 89,50 75 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBDDECCEEDcECEBEBCaDeAdcdDeCdDDebEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal b ED CDAEaAcCDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBBCBDABDCaeEEEDABACBD BEDC E BA e DCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BeABEDbBCCDEDACECB A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,435 263,860 25 39 39 95 1411

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 88 23 82,25 69 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCebBEDEECCECEaDaEBEDaaAAedcCDDDDAbcCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBbCbDeaEACbABDCDBEd     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB ADB a  BEeADEECAB  dEcE  DaABBDCD CCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eACBEDEDCCBADEBCECAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,460 263,860 162 214 214 1578 18369

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 44 25 37,75 31 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe  ABCbbBEDEaeCEC DDeaBEDaCe CB CeDDDAbc  

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal d C  DCB  C  BD  B       

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB A a d   Ee                dbB        

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eea EDEDa ebeEcC CA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 1 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 1 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN AHMET KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,253 263,860 153 200 200 1379 16211

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 48 26 41,50 35 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CAdCeDB    dddaEcDcEBEDaedAdBdCDDDeebBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E b bDC cA  ABDC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik a  ADBdCC  Ee DdEdA   B  E    c        D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen B C ED            Ae

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN K* AKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,956 263,860 176 237 237 1973 22372

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 7 12,25 31 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 38 26 31,50 26 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABeDDB DE  d CE DdE        dcC De  b   

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a b  DC Ec  A cC dEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  B A BedC  Ee Da             ccBaD bA CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeCdbDceC B       Ae

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 3 20
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 2 33
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,586 263,860 57 81 81 237 3250

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 0 14,00 70 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 78 18 73,50 61 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBbDaCeEEDbECEBEBaaDdAAABDeCeDDBAEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C E CCDAE AE D  CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBBCeDA  CCeEbaDA AC     D    BA a DCcC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen dCABEDEBaCDEbAC  B A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AK *HİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,792 263,860 157 204 204 1450 16897

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 49 34 40,50 34 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCcDdaDbECaEEDaECdBbBCcbaAAcdDDCeDDBbEe

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C Ea CeA B    B eAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB eDA  CaeaEcD  AC  d  D              

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen ddAedDb  C Eece  a A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,199 263,860 140 184 184 1161 13711

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 53 28 46,00 38 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CAdC DaEDEE CdCEaDBaaEDaCdeeBeCeDD AA CE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal d bC De  A  A DC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  B ADB eC  Ee DcbCA  D      DcbB     C D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen Be d D DCed eE   eAb

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 1 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,767 263,860 134 176 176 1047 12404

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 56 31 48,25 40 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CbdCcDBED EeaECEcDBEBEDeCAdeBcCD DaAbBCd

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal d a  DCB A  ABDC dEc     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  BcADaCCe  Ee DaEC     dB  aDcb        D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen e  dEDEeCeBAeE C CA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,534 263,860 143 187 187 1174 13835

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 6 10 3,50 12 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 11 10 8,50 21 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 55 37 45,75 38 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBDcaCCEcDcECEBE Ccb AbcBDeCc DcbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal bcE  CDdEaAcCDB CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik caB BDA  eaeadcDe       aD     A B D DC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen  dee DcB CaEecCbaBbA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİ Ö AL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,263 263,860 68 97 97 343 4678

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 74 23 68,25 57 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe cCCcDEBbDECdE DcECEBEBCdDCedeBDDCAaD bEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CBE dCDAEBAbCDBaCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D B BDA   CDEEcDc        D    BADa aCbCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen dd B DEBCCDEDACEbBDb

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAT BÜYÜKDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,850 263,860 168 224 224 1659 19326

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 45 35 36,25 30 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CbBCcca   ECbaCEbD bBEDeadA eeCDDe e    

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal d CCbbCBcAC A D   EA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik eB ADBbdC  Ee D  C c bcb      A B C AaCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen ee  ED eCdBA  cbE c 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 4 30
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,611 263,860 161 212 212 1522 17748

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 48 37 38,75 32 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe acdCbDBbDdECCaCEeDcacEDcaA CacCcD aebBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a  C DCab  EbaDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB Ab  C   E  DE  e        eD AB        

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeCdEDce aeAeEBdECba

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE İNANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,426 263,860 89 121 121 535 6947

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 70 35 61,25 51 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCbeEBceECCEcD cCEBEBaeD edAdDeCADDcbbC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal beEcbdDAEBAECDB  eEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB a A DCdeEEaDABA BDd ED AE dAD  DCb  

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BaABEDEceCeEeACaCBaA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 1 33
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CARTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,518 263,860 81 112 112 472 6194

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 70 26 63,50 53 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe acBCeDBEDaEdCECEDDBEBdDBC eeBACecaadABCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a C  DCBE C A DC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADa dC  EeADEECc  D EB   DdABB  DA   

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeCBEDEeCacAeEBe Cb 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ GÜRAY SARI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,711 263,860 166 221 221 1628 18957

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 47 41 36,75 31 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCbDB   Ea E EeDdb EDaaAedeeCeDDabAcbE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EabCbDCaEACcbcDb BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik eBaADB CC  EeeDdEa                      

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eAedbDEeCdeeDEcCECcb

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 6 30
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,945 263,860 174 234 234 1949 22168

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 41 36 32,00 27 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe bA C bBcDcEdbECc DcE daeC   BACeDDae    

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal     eDeaEAC ABD   Ec     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB ADB aa  EeADc C      B  aD AB      bb

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeadED eeaBc Ea aee 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 2 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,578 263,860 118 155 155 790 9667

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 61 27 54,25 45 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CbBCeDBEDEEC dCEaDaEBEDeCAdCccCeDcbAb Cb

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a b  De  A EABDCDBE      

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADBCaCD EDdDc C   cB     D c       C 

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeCdEDEeCe A EBb CA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,267 263,860 202 268 268 2638 29047

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 8 11,00 28 20,22 20,35 16,51

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 16,13 16,69 10,95

Toplam: 120 23 12 20,00 17 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe cCac EBDaEbe EDbECEaEBC                 

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Matematik DeB BDA  CCDdEcDb                       

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 1 10
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 0 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU APAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,622 263,860 121 158 158 809 9811

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 16 10 13,50 45 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 21 12 18,00 45 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 65 43 54,25 45 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBDDECaEEDcECcBbBCBDaedeBDDCeeeabae

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal a aDCCDccBA eD eCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik baBdBDA  CCeEEcD BAdccbBEDC EdBA B e DCb

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen cCeBEDbdCebd Aea BeA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİRKILIC 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,542 263,860 197 263 263 2459 27208

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 13 12,75 32 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 30 26 23,50 20 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe acBCecBE     dCc eBE EDBbA   ACeDD cbcCb

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a b  DCBaACbABDCbBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik    A       ac   b                       

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eeadbD              

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 3 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,467 263,860 93 125 125 561 7179

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 3 3 2,25 23 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 65 18 60,50 50 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCbDbBDaECCE D ECE EBCaD ed BDcdAD     

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CcE  CDA BAE DB  AEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB BDA  CdDE aDA   BD  aD    Bb   ceDC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen  Cee DEBCCDEDACE c A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 0 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 1 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,879 263,860 152 199 199 1308 15481

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 47 16 43,00 36 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe cCCADbBcb CCE DaECEBEBCdD AAc DeC D  AEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal b a  CDAEB    B  AE      

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   B BDA   C EE D             ceA     DC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen   e  Db  e    C  d A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 1 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 1 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,944 263,860 154 201 201 1401 16476

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 48 29 40,75 34 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe dCCbDEBDcdCaE aaECEB dddDee caDee       

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C E  CDA B E De CAEd     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   B BDA  Cd EEcD  A           BA c  CbC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen deeBED BdCeE ddECB A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 3 30
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,727 263,860 191 257 257 2291 25674

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 31 19 26,25 22 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe C BCacB   ECCE EcedEBdDa Ae BcCeDceAbBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EaC  DCBc                

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  B A e a  BE bDc                        

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen      D              

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,993 263,860 117 154 154 784 9614

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 62 29 54,75 46 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe C BCeDBEDEEabECEcDBEBEDabbAddcCDDDeAbeCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E C bDC E CEdBDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB ADa CCD Ee DcdC    B     D ABa    aC 

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen Bea bD eC e eEB bCAb

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ATAMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,426 263,860 179 240 240 2002 22694

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 39 31 31,25 26 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe dCCA bBDDddb EDacCEBEa eDaAebdDeCeDD    

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C EbdCDcEeA  DBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D             c   Ab D B  a E           

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen d ee DEe  eEe ea   c

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 5 30
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ELBEYOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,355 263,860 100 133 133 626 7924

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 3 17,25 43 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 61 11 58,25 49 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe B CADEBbD C EEDcECEBEB aD               

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal   E   DAEaA CD  CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB aDA   CbEEaDAeACBD BE C             

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen  CAB DEBCCDEeAdECBaA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 0 20
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 0 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,588 263,860 108 144 144 715 8824

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 4 4,00 40 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 64 30 56,50 47 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CbBCeDBEDEECedCEcDaEBdDdCdA BACDDD bbaec

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E e DD   AC ABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB ADB CC edD Da CA  D      D ABcDea aCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen Beddbc DCaeAeEB ECA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KIRKGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,701 263,860 173 233 233 1930 21995

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 40 31 32,25 27 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe dCCA  BceECa  DcECbBacaaDdedcBD CAaDBbae

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C E  CDcE A  DB  AEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik e B   A  CaeE  D       B     a b B   D  

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen   ee D B  eEa eEba  

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 4 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 1 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,909 263,860 141 185 185 1170 13780

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 51 20 46,00 38 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe dCCeDEBDD CaEEDcECEdEBedD  AABDeCA D bEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal   a   D   A CDe C EB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   B B A  CCeEEaD   C     D    B    D D  

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen d eB DbB deE   deB  

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEMİREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,256 263,860 204 270 270 2696 29509

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 10 5,50 14 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 23 17 18,75 16 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe  CCADEBcbdba aeD      a       ce  D     

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C E  e c  A      AE      

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D B B A   CeE  D                     b  

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen      Dbc        Cc A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,892 263,860 49 71 71 194 2693

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 81 21 75,75 63 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCeDBbD ECCECEbDBEBEbaCAAdcACeDDcebeCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBb bDbaEcCEABDC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADBCCC BED DcECA  DB     D A  DC   CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BAdBEDEeCCBAeEBCECAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 0 33
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,456 263,860 113 150 150 761 9410

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 61 25 54,75 46 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BC ADEBc Ebec DcECEBacaabe  ABDeCA D eE 

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal Caa CCeA  A  D  CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D B BDc D CeEEEDb  CBD B D A dBd a  CDC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen aCAeEDEB C E AC bB A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 3 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 2 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TE K 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,210 263,860 34 51 51 127 1814

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 85 20 80,00 67 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe bcBCDDBEaEECCECEcD EBEDdCdAeBeCDaDaAbBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E bCbDe  ACEABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADBCa   EDbDEECAB DBEcE  DaABBDeD  CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BACBED DCCBAeEBC CA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFEHAN AKKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,887 263,860 207 273 273 2776 30347

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 20 5,00 13 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 25 32 17,00 14 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe cCCA bBc Eda aDc Cb acbdDe   dDeCbeccb  

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CBE Ce ccB  CDB CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik       A   acab                          

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen aaee DbB            

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 5 10
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 3 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BENZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,452 263,860 212 279 279 3010 32451

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 20 8,00 20 20,22 20,35 16,51

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 16,13 16,69 10,95

Toplam: 120 17 22 11,50 10 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CAcCcDB     dECEaDcbBabddcA ccbaDaeebBa 

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Matematik  B Ab      E  Dc                        

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 5 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,176 263,860 64 90 90 292 3940

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 78 28 71,00 59 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCebBEDEECCECEbDBEdEDeCAAddACeDDDdAaCd

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBCabDCa dCdAeDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBaADB ae  EDADEdCA  D    A DcABBDC  aCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eACBEDEeCC AeEBCEeAb

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEHAN IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,308 263,860 192 258 258 2377 26526

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 32 29 24,75 21 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe bcBCDcB  E CbcCEbDcdcEDBddddccCDDDeAAcb 

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EcbC DeaE    aD  BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  B A   CC  ae                  Bae      

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen e   bD              

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 1 33
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN GÜNGÖR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,409 263,860 35 53 53 135 1982

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 86 27 79,25 66 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CbBCbDBE EECCECEaDBdBEDdaAdeccCDDDadbBCb

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E CC DeaEAeaABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADBCCCDBEDADaECAa D cBEA DcABBDCDACCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BA dEDEeCCBAeEBCEaAa

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,077 263,860 19 30 30 65 962

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 90 16 86,00 72 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCbDBED E CECEaDBdBEDBCAA BeCDDDaAbcCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EaC  b e ACE BDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADB CCD EDADEECAB DBEBEA DeABaDCDACCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BAdBEDEDCdBAeEB bCA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA İNCİ ESİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,797 263,860 71 100 100 377 5088

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 3 28,25 71 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 69 9 66,75 56 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe C dC bBEDEEe ECE DBEBED CAACB CDD DA BCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal d a  D    CEABDC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik   BADB d    DA  E A     B   D    DCDACC 

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen e CBEDEDCCBAeEBCEd  

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 0 80
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KASİMİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
431,448 263,860 7 9 9 13 184

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 100 12 97,00 81 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCDDBEDEECCECEcDeEBEDBCAACBACDDDeebBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal dBC  DCBEACEABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADBCCCD EDADaE AB DBEBE  DBABBDCDACCe

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BACBEDEDCbBAeEBCa Ac

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,050 263,860 170 226 226 1723 19941

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 12 12,00 30 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 43 31 35,25 29 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CAcCacB   EC   ccD  BEb b A  eCeDaD AdCa

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal      Db    d    D        

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBc  e CC  E A cECb   aEBE  D AB DCD b D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen Be dEDbDCaeceEBCadbe

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 4 30
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,328 263,860 211 278 278 2975 32132

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 1 10 -1,50 -4 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 22 38 12,50 10 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CAdCcDBdbEECdaCEcDdbBEDcab ed  e        

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal Eca  DCddc   eDb BEd     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  e da      ab bda             b a   A   

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eca bD        d     

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 2 20
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 3 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 2 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,415 263,860 75 104 104 401 5357

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 71 20 66,00 55 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe  CCbDEBbDECCEEDcECE EBaBbeAAecDDCAea bEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C aD CDA BecCcB  AEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D B BDAB  CDEEEDAaAC D BED     A B      

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCAB DEBdCeEeAeE B A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 4 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,304 263,860 80 109 109 431 5692

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 71 24 65,00 54 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe C BC DBEDEECCaCEcDBE EDd c dBcCeDDeAAcC 

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal dB  bDC E CEABDCDBE      

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBAeB aC  decDEECe bDBE    DeABB CD aCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen Be  ED DCeBceEBCECA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,480 263,860 178 239 239 2001 22684

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 41 39 31,25 26 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CcaC cBE EECbaCEcDcE bDaadd BACDDDDAbdCd

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EeCb De  b  ABDe BEd     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  BBAeB d   EbeDaECd  a c                

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BedabDdea    EBece  

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,755 263,860 159 208 208 1490 17313

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 46 25 39,75 33 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe aABCcDBEcEEdCECcDDddcEDaadAC   D   dbcCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a C bDCBEAe ABDCDBEd     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB Abe CC  E   E                   b  CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen        c  BAeadC  A 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 4 20
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,184 263,860 124 164 164 857 10323

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 60 28 53,00 44 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CAeCcDBEaaEaCECcDDc BEDaCeAeBeCeDeDAbBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal aeCaDa aEA bABDC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADB CC  ED D  C    BEB    c    d    D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eeddED eC d DEB  CA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
430,453 263,860 8 10 10 14 192

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 100 15 96,25 80 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe eCCADEBDDECCEEDDECEBbBCBDeA dBDeCcDceb C

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CBEDCCDAEBAbCDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBBCBDAa CCDEdEDABACBD dED AEaBADBADCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCABEDbBCCDEDACECBDA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,222 263,860 84 115 115 485 6349

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 69 23 63,25 53 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCDDBEDcE CECEcDaEBEbaCAedBeCDDD ebaCb

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a a  DC  ACEABDC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBAeB C   Ee DcEC B DBEB  CDdAB   D CCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeddEDEeC B   c  CA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SÜMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,508 263,860 208 274 274 2819 30690

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 20 6,00 15 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 25 35 16,25 14 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CbedcbB    CbdC aDc  Eac A edcCeDDabbdCa

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal aed  DC EA bABce BEd     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  BB  e aC  E  b                aa      D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen  ea bD              

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 5 30
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 2 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,007 263,860 106 142 142 694 8637

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 3 6,25 63 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 18 12 15,00 38 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 66 36 57,00 48 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCcDBED ECCECEaDaaBEDabdAecACDDDeAbeCc

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E CabD aEA EABDC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBaADB aCc EecDa d    BEd   DcABaDCDbaCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eeeaED eCeaA EB ECAb

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ZEYNEP ŞENER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,076 263,860 189 255 255 2266 25420

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 1 10 -1,50 -5 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 5 12 2,00 5 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 37 42 26,50 22 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CA CecBED    deEDDaEcEDeCAdeB CeDeae  bE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E    De cA cAeDCaBEd     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik cd Abdbd               c  ca dAB aCc   D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eeacED eC aA Eceb Ae

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 5 30
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,806 263,860 91 123 123 555 7131

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 70 37 60,75 51 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe dCCcDEBcaECCEaDbECEBbB aDeAdcBDeCbeDabbC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CBd CbDAcaAECDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D B aDAeDCCeEEcDA cC D dED   eBb B DCDCd

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BaeBEDEBaCDEeACdbc A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F BİLGE ÜÇSULAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,514 263,860 209 276 276 2935 31732

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 14 4,50 11 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 22 34 13,50 11 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe C dC cBc    aE d D  cdbcdAAe  eecD      

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal Eeb bDeac   ABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik D   ac e      bdEb            c         

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen cA abD e    a  ec   

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 4 10
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,767 263,860 33 49 49 122 1775

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 2 27,50 69 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 15 0 15,00 75 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 81 3 80,25 67 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CAB  DBEDEE CECEcDBE ED CAA B C DD  bBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBCC DCBEACEA DC  EA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB ADBCCCDBEDADEECA eDBEB               

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen B CBEDEDC BA  BCECA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 0 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,580 263,860 50 72 72 198 2779

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 7 20,25 51 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 79 15 75,25 63 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe  CC DEB  ECCEEDcECEBEaaeD AA dDeC  D b  

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C Ec  DAEBAEaDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB BDAB CCeEEEDeB C D B D    BADa DeDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen aCAB DEBCCDEDdCECBDA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 1 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY İNAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,047 263,860 201 267 267 2620 28913

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 10 10,50 26 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 25 19 20,25 17 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe cCaAbbBc  CCE  DEC B caaD   A c Cc      

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal bBE aCDA B E     AE      

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   B e A   e a  D               b   c   a

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen    e                

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 2 30
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 0 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 1 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,666 263,860 203 269 269 2651 29125

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 12 8,00 20 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 16,13 16,69 10,95

Toplam: 120 23 13 19,75 16 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CAcC cBc    a  cDD   EDab e acCDc Dd    

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E    DC       D  BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  B AD  C   E  e                         

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 5 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA NUR ÇİÇEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,266 263,860 55 78 78 218 3034

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 78 15 74,25 62 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCeDBEDEECCEC DDBb EDBCdddBACDDDeAA CE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBCCDDCBbACEABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBAcBCCb  de Dc C B               D   D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BACdED DCCBADEBCbeAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 1 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,692 263,860 210 277 277 2948 31839

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 24 8,00 20 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 2 11 -0,75 -2 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 25 47 13,25 11 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe cCCbbbBcDEd  aeccCbBEcddDCAeccceeADecbaC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CadeaeD  BAb eBDaAEe     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   Ba      eebbae  de            c A d   

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen    c c      e    B  

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,557 263,860 115 152 152 772 9527

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 61 25 54,75 46 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe C BCecBEDEcddECEaDBEcEDdCddeBACDDDDdbeCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E CacDCe A  ABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB AeB C   EDADc CA         D         CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen Be dED eCdd DEB  CAe

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,356 263,860 85 116 116 505 6575

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 71 35 62,25 52 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCbDEBcaECCEcDcECEBEBCebeAAeaDeCdaDcAcC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal b aaCbDAcaAECDBDCdEa     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DaBCBbA  eCDEEaDA  C D BED   cBADa   DCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen c dBEDEBCCDEeAbECBbb

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÖZGÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,969 263,860 65 91 91 294 3955

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 78 28 71,00 59 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe dCCbDEBDDECeEED ECEBEBCabdAAAdDeC  DabEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal e dcCCDAaBdbCDaDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB BDAe   edaaDABACBD BED   cBADBADCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BdABEDEBCCeEeceECB  

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,784 263,860 72 101 101 378 5091

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 4 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 16 9 13,75 34 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 72 21 66,75 56 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCDDBEDEE CECEbDBEBEDae ACB CDDDaAbeCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E b  De  A cABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBaADB aC  EDADaECABd  a    D  B be  ad 

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BAC dDEeC BAeEBC CAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TAŞKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,196 263,860 79 108 108 426 5591

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 72 27 65,25 54 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BeCcDEBbDEeCEEDcECE bBCeD eecBDeCeDDeb C

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal a a  CDdcBA  DB   EB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBBCBDAB dCedEEDA ACBD  ED A  BADa DCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCAeEDbBeCeE ACEbB A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JİYAN YEŞİLTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,827 263,860 23 35 35 85 1238

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 28 8 26,00 65 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 90 26 83,50 70 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCDDBEDEEbCECEceBEBEDdCAAeecCDDDeebcCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal aBbCcDCBEACEAaDeDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADBCCC aEDcDEbCAcdDcEBE  DaABBDCD CCb

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eACBEDEDCCBAeEBCECAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAANBERK GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,927 263,860 102 136 136 631 7988

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 66 31 58,25 49 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCAebBDDECaE DDE EBEBdeDddAeBDeCceDBbaC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CaEbaCDAEBbd DB CdEe     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D B BbA  CCeEbc   ACcD dED  E      D DC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BdeBEDbaeCDEDAC CBDA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KIRÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,953 263,860 52 74 74 201 2826

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 80 18 75,50 63 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCDDBEDEECCECEaDabaEDaCAAdBcCDDDeAbBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal aBCCcDCBEAC ABDC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB AeBCCCD EDbDE C B DBE    D ABa      D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeC EDceCCBA EBe CA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,321 263,860 41 61 61 163 2356

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 83 23 77,25 64 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBDaaCCEEceECEBEdCdDCAAdBDDCAeDcbcC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CBEDCCDAEBbECDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik  BB aDAcaCdDE EDA ACdD   D   aBd   DdDC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen cCABEDEBCCDEDACbCBDb

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 1 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,131 263,860 76 105 105 403 5385

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 72 25 65,75 55 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCbDEBbDE  EEDcECEcEBCaDdAAABDeCAaD bEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal aaacCbDc aAECDeDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB BDA  CCeEEaDb ACB  BED       a  C  a

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BbABEDEBaCDE Ae CBDA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENC 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,763 263,860 186 251 251 2196 24676

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 16,13 16,69 10,95

Toplam: 120 36 32 28,00 23 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCA bB DddC EbcECcdadCdbed AdDeebDDcAaC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CeEbaCcAEBAEbaBDecEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   Bb  A   C d c             EdBA     Da 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 4 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA BÜYÜKTANIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,736 263,860 17 25 25 53 668

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 20 9 17,75 59 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 29 10 26,50 66 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 94 23 88,25 74 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBDDECCEcDcECEBEBCeDeAAcBDeCAaDdbcC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C EDaCDAEBA CDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DaBCBDABDCdeEEaDABcCaDdd DCAEcBADcADCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCABEDEBCCDEeACECBbA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÖZLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,601 263,860 184 246 246 2147 24124

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 35 24 29,00 24 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCbDEBDDdaeEEDcECEab          e bDa    

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CBE CCDcc A  DB CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik e B   A   dea E d             Bd    C C 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen   ee   daeb  A      

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 3 10
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 1 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 1 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,528 263,860 130 172 172 1016 12092

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 56 28 49,00 41 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CbBCbDBbDcE aECEaDBEBEDdbdAdacCeDDeAbBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EcbCDD aEbCEABDe BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  B ADB d   ED D E             A a    C D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeCcbDEDC Bd  c dC  

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 1 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M UTKU          B 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,850 263,860 44 64 64 173 2463

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 82 21 76,75 64 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCDDBEDEECCECEaDcEaEDBCAebBcCeDDedbBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBCaDDeBdACbABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  BBADB CC BdeADEECcBCD      D ABaa      

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BedBED DCCBADEBCECAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,996 263,860 16 23 23 45 578

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 93 15 89,25 74 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBbDECeE DDECEBEBCBbeAebBDeCADa bdC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CaEDCCDAEBAECDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D BdBDAB CCDEbEDABA  D B DC   BADa DCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BdABEDEBCCDEDACECBDA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAİDE SU YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,359 263,860 151 198 198 1295 15371

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 50 28 43,00 36 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBDDECCEEDcECcdacCBDedAcdecbdeba  a

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C E  CDbEBAbCDB CAbe     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D B BD  D Cb  Ea   d     Da   BAD  D Dd 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen      Dbe C       B A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 9 10
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,943 263,860 196 262 262 2420 26946

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 30 24 24,00 20 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCbDEBDDEee deDcCc EcCebd e BDaCce     

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal dBE  eDAE                

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D B   A     E cD              B    D Db 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen d ee Db          c  

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 3 20
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BAHADIR SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
447,289 263,860 3 4 4 4 66

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 105 12 102,00 85 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCeADEBbDaCaEEDcECcBEBCdDCAAABDDCADDBAcC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CBEDCCDAEBAECDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBBCBDAeeCCeEEEDcBACBD BED AEBBADBADCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCABEDEBCCDE ACECBDA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÜRBÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,985 263,860 127 169 169 957 11413

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 56 22 50,50 42 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCeD BDbaCCEEDcECEaEaCBD AAcBDeCAaDebEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CBEcaC AEaAdCDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   B c A   CbE cD         D              

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen c eB DE  CD e CE c A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ZEYNEP KAYAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,728 263,860 187 252 252 2198 24691

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 5 13,75 34 20,22 20,35 16,51

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 31 13 27,75 23 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCeDBEDEE dECEDcc Bd                  

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Matematik DB ADe C   ED DcbC            AB        

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen Be d D ea    Ec  CA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 0 20
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,125 263,860 20 32 32 73 1080

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 90 20 85,00 71 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBbDECaEEDcECEBEBCdDaAeABDDCADDcbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C dDCCDAEBAcCDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB BDABDCaDEEcDA A BD dED A  BADa DdDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen aCABEDEBCCDae eECBbA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,080 263,860 48 70 70 192 2679

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 83 28 76,00 63 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCaADEBbeEdaEEDDECEBEBCaDaeAdBDeCADDcbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal b ED eDcEeAaCDBDC aB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DaB aDABD CDEbEDABACBDCBcD AEaBAD  DCDCa

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCeeEDEBeCDE ACEaBDA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,641 263,860 164 218 218 1609 18748

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 44 27 37,25 31 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBbcECdEEDDECEBE a DeeA dceC a     

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal b E  CDdE Ab D De EB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   BCBbA   a EbaDc   c    D     A        

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen   ee DEBaCe e  b BbA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 3 20
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 0 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
445,835 263,860 4 5 5 5 76

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 104 10 101,50 85 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCDDBEDEEaCECEaDBb EDc d  BcCcDDD ABCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBCCDDCBEACEABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADBCCCDBEDADEECAB DBEBEACDabBBDCDACCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BACBEDEDCaBADEBCECAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 1 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,047 263,860 133 175 175 1038 12358

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 53 18 48,50 40 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CcBCabBE a  CaCEcDBEBE       ACeD DAb CE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E    D            a      

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik bBBADBCCC  EeADaE A         D ABaDCDACCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen Bee ED DCCcdeEB     

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 0 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 2 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SAB 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,964 263,860 12 16 16 29 388

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 95 12 92,00 77 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBD EC EEDcECEBda dD AdAcDDCADDBbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal bBE  CDdEBAECDB CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB BDABDCCDEEaDABA BD BED AEcBA B DCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCABEDEBCCDEDACECBbA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRACE REİS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,824 263,860 82 113 113 479 6280

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 13 1 12,75 64 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 67 16 63,00 53 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe dCCADEBDDaC EEDaECEBEdCdDCddcBDDCbeDebEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C E bCD E A CDBDC EB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik D   BaA  CCDE cD  AC D   D    BA        

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen   AB DEBCCeE ACE B A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,324 263,860 54 76 76 210 2957

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 81 24 75,00 63 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBDDadCcEDcECdBEe  be    DeCdD Bb  

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CaaDbCDAEaA CDBDC EB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBBCBDAcDCCDEEEDABAbBDCBEDCAEcBADB DCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen ddeBEDEBdCDEeAe  B A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 2 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÖRKLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,608 263,860 39 57 57 147 2120

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 84 23 78,25 65 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe daCADEBcDE C EDaECEBdaCdDeAAeBD C eDcb C

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CBE CbDA abEdDBDCdEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBBCBDABDCaDE EDAabCBD BEDCA aBADB DaDC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCABEDEBCCDEDAdE BDA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,942 263,860 31 47 47 117 1709

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 84 15 80,25 67 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCAaEBbDaC E bcE EBEBC DC AcBDDCeDDBbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal  BEDCCDAEaAECDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBBCBbAB CdeEEcDbBACBD BED   a          

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCABEDEBCCDEDACECBDA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI TARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,295 263,860 185 249 249 2163 24368

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 34 22 28,50 24 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe aCCA EBc aCdE c ECEBEBCdDeAAe cDCAaD bae

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal b  c eDdEa  CD   AE      

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   B B A D  cE a                d     Dd 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen      D              

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 4 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,559 263,860 77 106 106 415 5443

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 71 19 66,25 55 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CAcCcDBEc ECCECEcDBEBEDeCdA BACDaDDdbBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal d     C   CEABD   EA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  BBADB CC  EDADcECA  DBEB   DeABBDCD  CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BedB D eCaBAeE  a c 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİ  AKYO L 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,955 263,860 150 197 197 1285 15264

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 48 20 43,00 36 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CbdC DBE  E CaCEbD EaEDaaeA BAC DD AbBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal   b bDC dd  A DC BEd     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  BaADB  C  ED D E           D           

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eeC dD DCdBA Ec  C  

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,912 263,860 156 203 203 1448 16882

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 46 22 40,50 34 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe C dC cBEDEE dECEcDeEBEDeCAAaBcCacD      

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal   b  Dea bC ABD aBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  BBADB C   ED DEE A                     

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eA dbD e e A  B beA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 3 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,813 263,860 139 182 182 1147 13601

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 52 24 46,00 38 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCDDBEDE e dCEbDaEBEDdCAddcbCDDDaAbcCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal d    DCa A   BD   EA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  BBADB C  eEb DcE           D           

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BAadaD DCaBAe B c Aa

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,695 263,860 26 41 41 99 1454

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 85 12 82,00 68 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe abBCaDBEDcE CECEcDBEBEDcaAACBACDDD AbBCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E    D    abABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB ADB CC BEDcD ECAB D      D ABaDCDACCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BACBED DCCBADEBCECAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,423 263,860 99 132 132 625 7918

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 64 22 58,50 49 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CcdCDbBED ECCECEbb baEDBCAAeBeCDcDDdb CE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal d C  DeB    ABDC BE      

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik eB ADB CC  ED DaEb     E    D ABB     CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeCB DEDCeBADEBeceA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,320 263,860 138 181 181 1102 12986

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 3 3 2,25 23 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 13 10 10,50 26 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 58 42 47,50 40 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CbcCDcBcDEECCECEaDBaBEDcbAdeBcCDDDDebcCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a bacDCBEACbABeCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBcA eCCC  acdDa  A    c    DBbBaD D a  

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeadbDcDCde ecBb Cdb

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 2 33
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR ZERENÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,820 263,860 198 264 264 2523 27902

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 27 5,25 13 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 33 45 21,75 18 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe cCabcbBcadddEcDbEecaaBbeDe AcBcDCdbacbdC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C d  eDccBbECDB CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   B eaA   d    b   b          eA a      

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen d eBEbbceCD  A EC   

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 0 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 2 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,603 263,860 129 171 171 979 11633

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 58 32 50,00 42 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe dCCeDEBbDaCaEEDcECEBEdaaDeAAcBDeCdDDebaC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal a ac CDc  AECDeDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik  eB BDA  CaeEEED         D   a AD    DC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen B ee DbBeCeEDAC ac A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 0 33
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,949 263,860 98 131 131 610 7719

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 66 27 59,25 49 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe eCCADEBccEedEEDaECEBEBCdb AdeBceCbDDebEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CBE  CDAE AECDBcCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik  BBdBDA DCeeE           ED A  BA a  CDC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen   eBEDEBCCed ACEeabb

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR KÜÇÜKBIYIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,332 263,860 131 173 173 1018 12127

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 0 14,00 70 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 56 29 48,75 41 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe  CCbDEBDbECCEcDccCdBEdCabeAAcdDcCeaeabEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C E CCD  BA CDB CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB eaAa  CeEE e                   DCDC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen cdeBEDEBeCeE AC   bA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,909 263,860 40 60 60 160 2309

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 3 6,25 63 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 84 25 77,75 65 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBDaaCCEEDaECEBEaCdDeAAeBcDCdaDBbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CdEb CDAEBAECDBDCbEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB BDA  CdDEEEDA AC   BED   aeADBADeDCa

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen dCcBEDEBCCeEeAeECBbA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,557 263,860 87 118 118 525 6805

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 68 25 61,75 51 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCccBED ECCECEcDaEBEDBCdACcdCeDDDAecCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal d CaeDbaE CEABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB AeB C   EDADdECc         D         CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BACeED eCeBAeEBbEeAb

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,913 263,860 18 29 29 64 927

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 89 13 85,75 71 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBDaaa EEDbECEBEBCeDCAAABDeCA DBb  

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal b E  CD E A CDeD AEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik cBB BDAB CaDEEcDABA BD BEDC  BBADeADCDC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCABEDEBCCDEDACECBDA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TALAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,696 263,860 107 143 143 698 8665

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 65 32 57,00 48 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCDcBED EeCECEceeEdEDBCeAdBeCDDDDAbcCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal d CCDDea db ABDCaaEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB ADBCCeD ED DaECA  D dd   D ABa  D   a

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen Bed ED c dBebEB deAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,539 263,860 60 84 84 252 3437

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 79 25 72,75 61 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABC cBbaEE CaCEaDaEBEbaCdAdBACecDaeAcdE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBCC DCaEACEABD  BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADBCCCDBEDADEECAB D    d D dBeD c CCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BAeBED DCdBAeEB EeAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 2 33
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,378 263,860 171 231 231 1833 21178

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 41 30 33,50 28 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe Cb CaDBc  E  E EcDBaBEDeaeAeBcCeDDeA  CE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal adbCcDC Ec  ABDCaBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik D  A a Cd  d   d             dABa  a   D

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen B d ED  Cb    a  ec 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,571 263,860 92 124 124 558 7164

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 68 30 60,50 50 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBDDaC EEDbECEcaBeeD ddccDeCADDebEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C ac eDA dAcCDB CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik a B BbA  CdeEEEDc AC D  ED   aBA aA CbC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen a eBEDEBCCDEe CEbBDA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR SESSİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,740 263,860 61 87 87 275 3690

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 4 13,00 33 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 74 9 71,75 60 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBc EC  EDc    da  D         DD    

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C a bCDA  A CD   AEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB aDABDCCDEEEDABACBD BED AEBBADBADCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCABEDEB CeE AC aB A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 0 10
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 0 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,449 263,860 175 236 236 1962 22264

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 39 28 32,00 27 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe  CCAcEBb E  EEeDEC eEcCdDdA  BDeCeaDcb e

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal d Eb eDAE A CD  bAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   B a A   d E bD   C         BBA     a  

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen  aee Dbe  e    b B  

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM GÜNBEYİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,111 263,860 182 243 243 2069 23411

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 3 3 2,25 23 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 36 23 30,25 25 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCC DbBDDECCEEDccCEBdB BbeA beDeCAeDe *C

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal b b  C            EB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   B B A   eDE c               eb aAD D  

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen   e  Dbc           e

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 3 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REBER ÇAKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,261 263,860 137 179 179 1069 12658

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 55 28 48,00 40 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBD ddCEdcaECEcEeede  AccDbCdeDdbaC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal b a CCDA aA CDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik  BB BbA  CCcEdaDA A  D  ED    BA a D DC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen  a B DE   e D C     

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,232 263,860 101 134 134 627 7941

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 67 34 58,50 49 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCbcBcDdEaCaCEbcdEBEDBCAAed CbaDeAbcCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal b CaDDCa cCaABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBaADB CCDBdecDa  A    E    D ABaD D aCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BA cED eCCBAeEBedCAc

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,493 263,860 43 63 63 167 2420

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 81 17 76,75 64 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe C BCDbBEDEEabaCEcDcEdEDdCedCBACeDDaA    

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal deCCDDCBEACEAaDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADB CCD EeADEECA  D E    D AB   D    

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeCBEDEDCCBADEBCECAD

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİN TEZAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,512 263,860 200 266 266 2594 28644

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 6 8 4,00 10 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 30 37 20,75 17 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe B CcbbBDcE  E ecE E aeadDee ceDDCADD    

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal be   bDAE        AEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik b B e     a  dcD              edDa D D C

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen ddee Dba  eEbce eBe 

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 3 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 3 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH İNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
373,740 263,860 42 62 62 165 2405

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 83 22 77,50 65 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBbcEdCEEDaECEBEBCBDdeAABDDCe DcbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal beEDCCD EaA CDBDC EB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik cBBCBDA  CaDEEEDA ACe  BEDC  eBADcADCDC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCeB DEBCCeEeAC ea A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,304 263,860 27 42 42 101 1478

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 87 20 82,00 68 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CbBCcbBEDaECCECEaDaEBED CeAeceCDDDecbeeE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBb  D  cAC ABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik bBBADBCCCDBEDADEECAB DBEBE  D ABBDC A CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BdCBEDEDCCBADEB ECAe

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,521 263,860 148 195 195 1261 14988

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 52 35 43,25 36 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BbCcebabDEdCcEDaECEaEBbBDdAedBDDCADcebae

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C aD bac eA CDB CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik bBB ebA DeCedEcD  AC D                  

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen  CeB DEBbCDEa C bB A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEBNEM SEYDİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,397 263,860 188 254 254 2256 25347

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 34 29 26,75 22 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe aCaA aBDDaCebaDccCbdEBeBDdedccDDCeDDe cC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal Ced  CDAE AbCDBD AEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik               c               aAe       

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen   ee Da   D         

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 1 33
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,897 263,860 74 103 103 394 5298

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 72 23 66,25 55 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CcBCDcBEDEE CaCEbDBEBEDeade BACD DDeAeCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a C  DC  c  ABDC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik   aA BCCC BEDADaE A bDBc E  DeABabCD CCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeeBED eCdBA EB ECA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 2 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA TAYFUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,347 263,860 53 75 75 209 2954

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 82 30 74,50 62 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBDcEedEEDbECEBEeadDeAdcdceCbeDcbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CBdeCCDdEaAbCDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBBCBDABDCC EEaD    BDbe D  EaeADBADCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCABEDEBCCeEeACECBbA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENEM KARADAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,260 263,860 144 188 188 1181 13904

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 51 21 45,75 38 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CbBC DBED E CaCEaDabBEDddAAedeCDDD Ab CE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal d b DDCa Ae ABDC BEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  B Abe C D EDbDEEC      B   D           

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen e   bD DCd        A 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERCAN İÇKE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,743 263,860 193 259 259 2389 26627

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 31 27 24,25 20 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe bbBCDcB  E aCE cDDBaBcDdbed BcCeDDed    

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal aBb b e Ed  AaDC BE      

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik    A       d  Dc eA      b              

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeCBEDc             

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 3 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 4 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 1 2 33
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,206 263,860 114 151 151 762 9441

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 9 12 6,00 20 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 4 4,00 40 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 14 16 10,00 25 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 65 41 54,75 46 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe  bdCaDBEDEECCECEeDBE dDdaAAedeCeDDaAbcCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal E CbDDCBEdebABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik aBcAba aCD EecDabdc  D Ed   D ABabCc aCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eA BbDEeCCBADaBaaCAb

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,336 263,860 69 98 98 358 4948

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 73 23 67,25 56 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABC DBEDEECCECEcDBEBEbdCeA BeCecDeebeCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal b C DDb    EAcDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DBBADad C  EDcDEEbA    Ee   D ABaDCD  CD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BeCdEDEeCC A EBCECA 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,031 263,860 169 225 225 1705 19742

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 16,13 16,69 10,95

Toplam: 120 40 16 36,00 30 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCbDbBbDadCEED EeEBEBCeDe   BDeCAaDBbEe

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal beE Cb A B ECDB CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   B e AB    E                           

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 0 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
413,754 263,860 14 20 20 35 471

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 96 21 90,75 76 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCDDBEDEECCECEcDBEBEDdCAdCceCeDDebbaCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBbC DCBEACEAaDCDBEd     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik bBBADBCCC BEeADEECAB DBcBEACDeABBDCDACCb

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen BACBEDEDeCBADaBCECAb

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR SÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,378 263,860 94 126 126 563 7191

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 68 29 60,75 51 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCbDEBbbdCeEEDcEdEBEeCBDadAcBDeCcDaBbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C ab eDc BAE DBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB  DA  CCDEEcDAB dB  BED    BADe  eD a

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen  dAe DEaCCed ACE B A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÜLKÜSEVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,908 263,860 149 196 196 1268 15103

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 6 18,50 46 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 46 9 43,75 36 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBc EdCEaD ECE   C e    BceCA    EC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CBE  e AEB E D   AEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik   B BDA   CDE cD  A           BAD  DC   

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen    e D              

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 1 40
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 2 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 0 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ÇAŞURLUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,633 263,860 24 37 37 90 1297

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 90 27 83,25 69 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe dCCADEBDDEeCEcDbECEBEaeaDdeeABDcCcDeBbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal C dcabDAEBdECDaDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBBCBDABDCCDEEEDABACBDbBEDa EaBADBADCDCa

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen BCeBEDEBdCDE ACECBeA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,119 263,860 104 140 140 668 8364

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 65 29 57,75 48 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCC DbBD EaCEEDcECEcbaaeDa AcecDCADb    

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal a E  CDAE A  DB  AEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBBCaDA  CdDEbEDA A BD BED    BADaA CDC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen deeBEDEBeeeEeACbbBbc

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 6 20
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALTUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,716 263,860 73 102 102 380 5097

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 74 27 67,25 56 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe eCCcDEBDcEddEEDDECEBEBacDeAdcBDeCeDDebbC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CBEDCCDAEBAECDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB BDA   CeE aD  AbBD B D   eBADa DCDCC

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen Baec DEddCe e    BDA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,167 263,860 90 122 122 550 7091

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 67 24 61,00 51 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe bABCabBaDEEdCaCEaDBEBEDBCdACBACDDDDebeCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal aBCacDCaEACEABDeDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik bBBA B CC  ED DEE       B               

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen eeCaED DCbB eEBCaCAb

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ B 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,541 263,860 214 282 282 3103 33407

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 22 4,50 11 20,22 20,35 16,51

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 16,13 16,69 10,95

Toplam: 120 15 29 7,75 6 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCab bBccEddEaeDcCa aBaabCAecdcead      

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Matematik e B  aA   d E cD   d     b    Bd        

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 5 10
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 4 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 1 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ÖZBAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,211 263,860 132 174 174 1020 12144

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 54 20 49,00 41 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCaDBED EC E EcDcEBEDebdA BACDDDbAA e 

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal EBab DCdEA  A D  BEb     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik  BdADB CC  E  Db  A           AB        

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen Be  ED eCdB e BCb  b

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 0 67
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,845 263,860 78 107 107 418 5504

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 70 18 65,50 55 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe B CADEdDeaCCEcDcECEBEBCBDeAA BDDC a BbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CBa CCDAEaAE DB CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DBB BDA   aDEEcDA  C D  Eb  Eac  c      

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen  CcBEDE  d E ACE BDA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 1 60
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 2 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,648 263,860 88 120 120 532 6923

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 68 24 62,00 52 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe CABCcDBEDEECCECEcDdEBdDaCAdeBcCDDDDAbcCE

Cevap Anahtarı A CABCDDBEDEECCECEDDBEBEDBCAACBACDDDDAABCE

TYT Sosyal a C  DdBcA cABDCDBEA     

Cevap Anahtarı A EBCCDDCBEACEABDCDBEABEBAE

TYT Matematik DB AbBCd   EDADdECA  D EB   DabB DCD aCD

Cevap Anahtarı A DBBADBCCCDBEDADEECABCDBEBEACDBABBDCDACCD

TYT Fen e  dED  a d   B   A 

Cevap Anahtarı A BACBEDEDCCBADEBCECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 1 33
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,781 263,860 165 220 220 1627 18933

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 9 13,75 34 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 16,13 16,69 10,95

Toplam: 120 41 15 37,25 31 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADbBDeaCaEaDccCEBEaCdD               

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal   a  CDA  Ab D  CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik bBB BDA  CCDE dDA  C D  ED    cA a      

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 1 10
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 0 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 1 2 33
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,447 263,860 119 156 156 793 9688

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 61 26 54,50 45 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCC DbBDDE C EcDECEdEBCdDeAdAdDDCADDBbbC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal b a bCDAcaA CDB CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DaB eDA   dbE cDA A BD  E   E        DC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen B ee DbBeCeE Aba B A

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Kısaltmaların Yazılışı 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 2 1 67
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AKTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,634 263,860 70 99 99 366 5012

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 73 24 67,00 56 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCA bBDbdCdEEDbECEBEda Dd eABDeCdaDBbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal b a  CDAE AECDB CAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DaB BbA  CdDEEEDdBAC   B D  EaBA B D DC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen dCAeEDEBeCD  AeECBDA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 3 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 1 0 100
Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 3 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Tuzlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ALİ GÜVENO 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,318 263,860 38 56 56 143 2070

Puanı Hesaplanan: 283 283 3217 34591

Katılımlar: 214 283 283 3258 35235

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 20,22 20,35 16,51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,40 1,49 1,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,77 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,07 3,06 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 3,62 3,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,90 10,95 9,09

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 12,11 12,51 8,37

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,03 4,18 2,58

TYT Matematik 40 25 10 22,50 56 16,13 16,69 10,95

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,19 3,22 1,81

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,98 2,96 1,51

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,54 2,49 1,38

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,71 8,68 4,69

Toplam: 120 86 29 78,75 66 55,96 56,66 41,24

TYT Türkçe BCCADEBDbaCaEEDDECEBEBCdDeAAcBDDCdaDBbEC

Cevap Anahtarı B BCCADEBDDECCEEDDECEBEBCBDCAAABDDCADDBAEC

TYT Sosyal CcEbaeaAEBAcCDBDCAEB     

Cevap Anahtarı B CBEDCCDAEBAECDBDCAEBBEABE

TYT Matematik DeBCBDAeaCCeEbEDABACBD cED  EeBAbc DCbC 

Cevap Anahtarı B DBBCBDABDCCDEEEDABACBDCBEDCAEBBADBADCDCC

TYT Fen dCeeEDEBCCDEDdCECBDA

Cevap Anahtarı B BCABEDEBCCDEDACECBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Kısaltmaların Yazılışı 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya Bilimi: İnsan ve Doğa 1 0 1 0
Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 3 3 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Açık Önermeler ve Niceleyiciler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 3 2 1 67
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Tuzlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
