
SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KEREM YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,006 283,250 11 19 19 37 1198

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 14 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,80 31,33 23,59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,45 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,34 3,40 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,91 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,55 14,60 9,51

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 20,38 20,86 7,90

Geometri 10 5 1 4,75 48 6,89 6,79 1,57

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 27,27 27,66 9,47

Fizik 7 5 2 4,50 64 5,09 5,03 1,38

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,41 5,54 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,59 4,59 1,42

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 15,09 15,17 4,81

Toplam: 120 85 14 81,50 68 88,71 88,76 47,38

TYT Türkçe BDcDBbDECAACaBACACBBBCbDEDEDBDBCDCEBCBEA

Cevap Anahtarı B BDBDBADECAACEBACACBBBCADEDEDBDBCDCEBCBEA

TYT Sosyal bCAEBBDbDEDaEEcADEAB     

Cevap Anahtarı B ECAEBBDCDEDCEEBADEABABCEE

TYT Matematik E B  EA  AEDB E B        E CD CE  DB Bd 

Cevap Anahtarı B ECBCEEABAAEDBDECBCDDDECDEEDCDECEDBDBCBCB

TYT Fen DABcEaCeAaDBECECbBDD

Cevap Anahtarı B DABEECCDABDBECECCBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 1 1 50
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ GÜLÇUBUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,329 283,250 8 14 14 18 655

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 14 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,80 31,33 23,59

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,45 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,34 3,40 2,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,55 14,60 9,51

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 20,38 20,86 7,90

Geometri 10 8 1 7,75 78 6,89 6,79 1,57

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 27,27 27,66 9,47

Fizik 7 5 2 4,50 64 5,09 5,03 1,38

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,41 5,54 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,59 4,59 1,42

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 15,09 15,17 4,81

Toplam: 120 93 20 88,00 73 88,71 88,76 47,38

TYT Türkçe BaBDDBAAAECEBCacaADdBBBCADEDEDBDBCBEBCAb

Cevap Anahtarı A BDBDDBAAAECEBCCACADCBBBCADEDEDBDBCBEBCAE

TYT Sosyal CAbaEbaEBcEBDCEDABEA     

Cevap Anahtarı A CAEBECDEBDEBDCEDABEACEEAB

TYT Matematik CBEc dEe ACDEDBDECBCDDDE D c  BbE BDBCBC

Cevap Anahtarı A CBEACEEABACDEDBDECBCDDDECDEEDEBCEDBDBCBC

TYT Fen BcDACaEcCeABDBDECCBD

Cevap Anahtarı A BEDACCEECDABDBDECCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
420,855 283,250 7 13 13 15 358

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 14 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,80 31,33 23,59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,45 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,34 3,40 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,55 14,60 9,51

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 20,38 20,86 7,90

Geometri 10 10 0 10,00 100 6,89 6,79 1,57

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 27,27 27,66 9,47

Fizik 7 7 0 7,00 100 5,09 5,03 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,41 5,54 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,59 4,59 1,42

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 15,09 15,17 4,81

Toplam: 120 96 12 93,00 78 88,71 88,76 47,38

TYT Türkçe dDcaBeDECAACEBACACBBdeADEDEDBDeCDCEBCBEA

Cevap Anahtarı B BDBDBADECAACEBACACBBBCADEDEDBDBCDCEBCBEA

TYT Sosyal dCAEBBDCDEDeEEBADEAB     

Cevap Anahtarı B ECAEBBDCDEDCEEBADEABABCEE

TYT Matematik ECBCEEA  AEb  E BCDbD C    C  CEDBDBCBCB

Cevap Anahtarı B ECBCEEABAAEDBDECBCDDDECDEEDCDECEDBDBCBCB

TYT Fen DABEECCeABDBECECCBDD

Cevap Anahtarı B DABEECCDABDBECECCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADELAL KOYUNCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,751 283,250 12 20 20 46 1830

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 14 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,80 31,33 23,59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,45 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,34 3,40 2,13

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,91 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,86 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 14,55 14,60 9,51

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 20,38 20,86 7,90

Geometri 10 4 2 3,50 35 6,89 6,79 1,57

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 27,27 27,66 9,47

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,09 5,03 1,38

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,41 5,54 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,59 4,59 1,42

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 15,09 15,17 4,81

Toplam: 120 80 16 76,00 63 88,71 88,76 47,38

TYT Türkçe ceBDDBAAAEC BCCcCADdBBBCbDEDEDBDeCBEBCAE

Cevap Anahtarı A BDBDDBAAAECEBCCACADCBBBCADEDEDBDBCBEBCAE

TYT Sosyal eAEBEbDEBcEea    BEA     

Cevap Anahtarı A CAEBECDEBDEBDCEDABEACEEAB

TYT Matematik CBEA  E   CDEDBcEC C D        BCE ccB   

Cevap Anahtarı A CBEACEEABACDEDBDECBCDDDECDEEDEBCEDBDBCBC

TYT Fen BEDcCCEECDABDBDECbBD

Cevap Anahtarı A BEDACCEECDABDBDECCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 1 1 50
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
435,414 283,250 3 7 7 8 172

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 14 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,80 31,33 23,59

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,45 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,34 3,40 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,91 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,55 14,60 9,51

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 20,38 20,86 7,90

Geometri 10 7 1 6,75 68 6,89 6,79 1,57

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 27,27 27,66 9,47

Fizik 7 6 0 6,00 86 5,09 5,03 1,38

Kimya 7 6 0 6,00 86 5,41 5,54 2,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,59 4,59 1,42

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 15,09 15,17 4,81

Toplam: 120 101 11 98,25 82 88,71 88,76 47,38

TYT Türkçe BDBDBADECAACEBcCACBBBbbDEDEDBDeCDCEBCBEA

Cevap Anahtarı B BDBDBADECAACEBACACBBBCADEDEDBDBCDCEBCBEA

TYT Sosyal  CAEBBDCDEDdEEcADEAB     

Cevap Anahtarı B ECAEBBDCDEDCEEBADEABABCEE

TYT Matematik ECBCEEAdAAEDBDECdCDDDE D EDCD bE  DBCBCB

Cevap Anahtarı B ECBCEEABAAEDBDECBCDDDECDEEDCDECEDBDBCBCB

TYT Fen D BEECC ABDBECEbCdDD

Cevap Anahtarı B DABEECCDABDBECECCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 1 1 50
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN GÜNGÖR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,243 283,250 14 22 22 73 2498

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 14 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 31,80 31,33 23,59

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,45 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,34 3,40 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 14,55 14,60 9,51

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 20,38 20,86 7,90

Geometri 10 5 2 4,50 45 6,89 6,79 1,57

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 27,27 27,66 9,47

Fizik 7 4 3 3,25 46 5,09 5,03 1,38

Kimya 7 4 3 3,25 46 5,41 5,54 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,59 4,59 1,42

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 15,09 15,17 4,81

Toplam: 120 77 22 71,50 60 88,71 88,76 47,38

TYT Türkçe BDdDDBeAAE EBCCAbADdBBBCbDEDEDBD bBEBCAE

Cevap Anahtarı A BDBDDBAAAECEBCCACADCBBBCADEDEDBDBCBEBCAE

TYT Sosyal aAbBECcEeeEBDaEDABEA     

Cevap Anahtarı A CAEBECDEBDEBDCEDABEACEEAB

TYT Matematik CBEAC E B eDE   E B  DD       BCE BcBb  

Cevap Anahtarı A CBEACEEABACDEDBDECBCDDDECDEEDEBCEDBDBCBC

TYT Fen BcDcCaEdeeABDBDdCCBD

Cevap Anahtarı A BEDACCEECDABDBDECCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,548 283,250 10 18 18 36 1174

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 14 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 31,80 31,33 23,59

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,45 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,34 3,40 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,91 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,55 14,60 9,51

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 20,38 20,86 7,90

Geometri 10 7 0 7,00 70 6,89 6,79 1,57

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 27,27 27,66 9,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 5,09 5,03 1,38

Kimya 7 4 3 3,25 46 5,41 5,54 2,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 4,59 4,59 1,42

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 15,09 15,17 4,81

Toplam: 120 87 20 82,00 68 88,71 88,76 47,38

TYT Türkçe dDBDBAD dAACaBcCAaBBBCbDEDEDBDaCDCEBCBEA

Cevap Anahtarı B BDBDBADECAACEBACACBBBCADEDEDBDBCDCEBCBEA

TYT Sosyal ECAEBBeCaEDebEBADEAB     

Cevap Anahtarı B ECAEBBDCDEDCEEBADEABABCEE

TYT Matematik ECB EEeB AED DECBCDD ECD E eD CE  DBCB B

Cevap Anahtarı B ECBCEEABAAEDBDECBCDDDECDEEDCDECEDBDBCBCB

TYT Fen D BcEaCeAdDBdCdCCB b

Cevap Anahtarı B DABEECCDABDBECECCBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLA N 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
433,206 283,250 4 10 10 11 196

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 14 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,80 31,33 23,59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,45 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,34 3,40 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,55 14,60 9,51

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 20,38 20,86 7,90

Geometri 10 10 0 10,00 100 6,89 6,79 1,57

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 27,27 27,66 9,47

Fizik 7 4 3 3,25 46 5,09 5,03 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,41 5,54 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,59 4,59 1,42

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 15,09 15,17 4,81

Toplam: 120 102 18 97,50 81 88,71 88,76 47,38

TYT Türkçe dDcDdADECAACEBcCAaBBBCbDEDEDBDcCDCEcCBEA

Cevap Anahtarı B BDBDBADECAACEBACACBBBCADEDEDBDBCDCEBCBEA

TYT Sosyal ECdEBBDCDEDbEEBADEAB     

Cevap Anahtarı B ECAEBBDCDEDCEEBADEABABCEE

TYT Matematik ECBCEEAaAAEDBDECBCDDDEdDEccCDECEDBDBCBCB

Cevap Anahtarı B ECBCEEABAAEDBDECBCDDDECDEEDCDECEDBDBCBCB

TYT Fen DcBcbCCeABDBECECCBDD

Cevap Anahtarı B DABEECCDABDBECECCBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JİYAN YEŞİLTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
427,201 283,250 5 11 11 12 267

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 14 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 31,80 31,33 23,59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,45 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,34 3,40 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,55 14,60 9,51

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 20,38 20,86 7,90

Geometri 10 9 1 8,75 88 6,89 6,79 1,57

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79 27,27 27,66 9,47

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,09 5,03 1,38

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,41 5,54 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,59 4,59 1,42

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 15,09 15,17 4,81

Toplam: 120 100 19 95,25 79 88,71 88,76 47,38

TYT Türkçe BDdDDdeAAEdEBCCcCADCBBBCbDEDEDdDaCdEBCAE

Cevap Anahtarı A BDBDDBAAAECEBCCACADCBBBCADEDEDBDBCBEBCAE

TYT Sosyal eAEBECDEBDEBDdEDABEA     

Cevap Anahtarı A CAEBECDEBDEBDCEDABEACEEAB

TYT Matematik CBbACEEABACDEeBDEdBCcDDECD dDEeCEDBDBCBC

Cevap Anahtarı A CBEACEEABACDEDBDECBCDDDECDEEDEBCEDBDBCBC

TYT Fen BcDACCEECDABDBDEaCBD

Cevap Anahtarı A BEDACCEECDABDBDECCBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,032 283,250 6 12 12 14 341

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 14 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 31,80 31,33 23,59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,45 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,34 3,40 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,55 14,60 9,51

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 20,38 20,86 7,90

Geometri 10 8 1 7,75 78 6,89 6,79 1,57

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 27,27 27,66 9,47

Fizik 7 7 0 7,00 100 5,09 5,03 1,38

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,41 5,54 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,59 4,59 1,42

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 15,09 15,17 4,81

Toplam: 120 98 18 93,50 78 88,71 88,76 47,38

TYT Türkçe dDBDBADdCAACaBAaAaBBBCADEDEDBDBCDaEcCBEb

Cevap Anahtarı B BDBDBADECAACEBACACBBBCADEDEDBDBCDCEBCBEA

TYT Sosyal EeAEBBebDEDaEEBADEAB     

Cevap Anahtarı B ECAEBBDCDEDCEEBADEABABCEE

TYT Matematik bCBCEE BAAEDBDECBCDbDEdD EDCD CE dDBCBCB

Cevap Anahtarı B ECBCEEABAAEDBDECBCDDDECDEEDCDECEDBDBCBCB

TYT Fen DABEECCbABDBEeECCBDD

Cevap Anahtarı B DABEECCDABDBECECCBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,619 283,250 9 16 16 25 840

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 14 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 31,80 31,33 23,59

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,45 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,34 3,40 2,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,91 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 14,55 14,60 9,51

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 20,38 20,86 7,90

Geometri 10 9 0 9,00 90 6,89 6,79 1,57

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 27,27 27,66 9,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 5,09 5,03 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,41 5,54 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,59 4,59 1,42

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 15,09 15,17 4,81

Toplam: 120 90 17 85,75 71 88,71 88,76 47,38

TYT Türkçe dDaeBADc AACaBcbACBBBCbDEDEDBDBCDdEBC EA

Cevap Anahtarı B BDBDBADECAACEBACACBBBCADEDEDBDBCDCEBCBEA

TYT Sosyal  CA BBDd E aEEBADEAB     

Cevap Anahtarı B ECAEBBDCDEDCEEBADEABABCEE

TYT Matematik ECB EEAcAAEDBDECBCD DECD E dD CEDBDBCB B

Cevap Anahtarı B ECBCEEABAAEDBDECBCDDDECDEEDCDECEDBDBCBCB

TYT Fen e BcECCeABDBECEaCBDD

Cevap Anahtarı B DABEECCDABDBECECCBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ERGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
438,964 283,250 2 6 6 7 148

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 14 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,80 31,33 23,59

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,45 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,34 3,40 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,55 14,60 9,51

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 20,38 20,86 7,90

Geometri 10 6 1 5,75 58 6,89 6,79 1,57

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 27,27 27,66 9,47

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,09 5,03 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,41 5,54 2,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,59 4,59 1,42

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 15,09 15,17 4,81

Toplam: 120 102 10 99,50 83 88,71 88,76 47,38

TYT Türkçe BDBDdADECAACEBcCACBBBCADEDEDBDBCDdEBCBEA

Cevap Anahtarı B BDBDBADECAACEBACACBBBCADEDEDBDBCDCEBCBEA

TYT Sosyal ECAEBBDCDEDaEEBADEAB     

Cevap Anahtarı B ECAEBBDCDEDCEEBADEABABCEE

TYT Matematik ECB EEA AAEDBDECBCD DECD E CDbCE  DBC dB

Cevap Anahtarı B ECBCEEABAAEDBDECBCDDDECDEEDCDECEDBDBCBCB

TYT Fen DABEEaCDAaDBECdCdBDD

Cevap Anahtarı B DABEECCDABDBECECCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT GÜVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,418 283,250 13 21 21 54 1973

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 14 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,80 31,33 23,59

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,45 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,34 3,40 2,13

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,91 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 14,55 14,60 9,51

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 20,38 20,86 7,90

Geometri 10 3 3 2,25 23 6,89 6,79 1,57

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 27,27 27,66 9,47

Fizik 7 5 2 4,50 64 5,09 5,03 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,41 5,54 2,01

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 4,59 4,59 1,42

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 15,09 15,17 4,81

Toplam: 120 82 27 75,25 63 88,71 88,76 47,38

TYT Türkçe BDBDDBbeAECEBCCcCADCdBBCbDEDEDBDeCBEBCAE

Cevap Anahtarı A BDBDDBAAAECEBCCACADCBBBCADEDEDBDBCBEBCAE

TYT Sosyal CAdBbC EBcbccedDABEA     

Cevap Anahtarı A CAEBECDEBDEBDCEDABEACEEAB

TYT Matematik bBbACEEA ACDEDBDECB c DE D Ec c bD Dd  C

Cevap Anahtarı A CBEACEEABACDEDBDECBCDDDECDEEDEBCEDBDBCBC

TYT Fen BEDeaCEECeABDBDECadc

Cevap Anahtarı A BEDACCEECDABDBDECCBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 0 2 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRÖRS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
455,840 283,250 1 3 3 3 64

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 14 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,80 31,33 23,59

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,45 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,34 3,40 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,86 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 14,55 14,60 9,51

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 20,38 20,86 7,90

Geometri 10 9 1 8,75 88 6,89 6,79 1,57

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 27,27 27,66 9,47

Fizik 7 7 0 7,00 100 5,09 5,03 1,38

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,41 5,54 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,59 4,59 1,42

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 15,09 15,17 4,81

Toplam: 120 108 12 105,00 88 88,71 88,76 47,38

TYT Türkçe BadDDdAAAECEBCCcCADCBBBCADEDEDBDBCBEBCAE

Cevap Anahtarı A BDBDDBAAAECEBCCACADCBBBCADEDEDBDBCBEBCAE

TYT Sosyal edbBEebEBDEBDdEDABEA     

Cevap Anahtarı A CAEBECDEBDEBDCEDABEACEEAB

TYT Matematik CBEACEEABACDEDBDECBCDDDECDEEDEcCEDBDBCBC

Cevap Anahtarı A CBEACEEABACDEDBDECBCDDDECDEEDEBCEDBDBCBC

TYT Fen BEDACCEECDABDBDECCdD

Cevap Anahtarı A BEDACCEECDABDBDECCBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN METE ÖZÇELİK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,023 283,250 2 24 24 269 8563

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 2 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,00 31,33 23,59

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,38 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,12 3,40 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,62 14,60 9,51

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 9,25 20,86 7,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,88 6,79 1,57

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 10,12 27,66 9,47

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,00 5,03 1,38

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,25 5,54 2,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,88 4,59 1,42

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 6,12 15,17 4,81

Toplam: 120 51 24 45,00 38 51,88 88,76 47,38

TYT Türkçe BDdDbBeAA  EBCCddbDCdBBeeDEDEDBcBCBEBdAE

Cevap Anahtarı A BDBDDBAAAECEBCCACADCBBBCADEDEDBDBCBEBCAE

TYT Sosyal CAdddC d  EBDeEDABEA     

Cevap Anahtarı A CAEBECDEBDEBDCEDABEACEEAB

TYT Matematik CBEA  E    DE      b                    

Cevap Anahtarı A CBEACEEABACDEDBDECBCDDDECDEEDEBCEDBDBCBC

TYT Fen c  cCaEECD   d d  ea

Cevap Anahtarı A BEDACCEECDABDBDECCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Yazının Gelişimi 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EREN KOÇOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,501 283,250 1 23 23 155 4808

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 2 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,00 31,33 23,59

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,38 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,12 3,40 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,62 14,60 9,51

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 9,25 20,86 7,90

Geometri 10 3 5 1,75 18 0,88 6,79 1,57

TYT Matematik 40 16 10 13,50 34 10,12 27,66 9,47

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,00 5,03 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,25 5,54 2,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,88 4,59 1,42

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 6,12 15,17 4,81

Toplam: 120 67 33 58,75 49 51,88 88,76 47,38

TYT Türkçe aDcDdAe eA CcBACAC BBCbDEDEDBDBabCEBCBEA

Cevap Anahtarı B BDBDBADECAACEBACACBBBCADEDEDBDBCDCEBCBEA

TYT Sosyal  CdcBBbb EDaEEBADbAB     

Cevap Anahtarı B ECAEBBDCDEDCEEBADEABABCEE

TYT Matematik ECB bEA   EDa ECeCb  E   a CD ddc DBbBd 

Cevap Anahtarı B ECBCEEABAAEDBDECBCDDDECDEEDCDECEDBDBCBCB

TYT Fen cAecEaaDABDBdC adBDD

Cevap Anahtarı B DABEECCDABDBECECCBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YAĞIZ CANPOLAT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
470,224 283,250 1 1 1 1 17

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 5 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 33,05 31,33 23,59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,25 3,40 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,80 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 16,80 14,60 9,51

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 24,15 20,86 7,90

Geometri 10 10 0 10,00 100 7,85 6,79 1,57

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 32,00 27,66 9,47

Fizik 7 7 0 7,00 100 5,80 5,03 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 6,25 5,54 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 5,25 4,59 1,42

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 17,30 15,17 4,81

Toplam: 120 112 8 110,00 92 99,15 88,76 47,38

TYT Türkçe cDBDDdAAAECEBCCcCADCBBBCADEDEDBDBCBEBCAE

Cevap Anahtarı A BDBDDBAAAECEBCCACADCBBBCADEDEDBDBCBEBCAE

TYT Sosyal CAbBECDEBDEBDaEDABEA     

Cevap Anahtarı A CAEBECDEBDEBDCEDABEACEEAB

TYT Matematik CBcACEEABACDEDBDECBCDDDECDEEDEBCEDBDBCBC

Cevap Anahtarı A CBEACEEABACDEDBDECBCDDDECDEEDEBCEDBDBCBC

TYT Fen BEDACCEECeABDBDdCCBD

Cevap Anahtarı A BEDACCEECDABDBDECCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE M ÖKSÜZOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
444,454 283,250 3 5 5 5 115

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 5 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 33,05 31,33 23,59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,25 3,40 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,80 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 16,80 14,60 9,51

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 24,15 20,86 7,90

Geometri 10 10 0 10,00 100 7,85 6,79 1,57

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 32,00 27,66 9,47

Fizik 7 5 2 4,50 64 5,80 5,03 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 6,25 5,54 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 5,25 4,59 1,42

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 17,30 15,17 4,81

Toplam: 120 105 15 101,25 84 99,15 88,76 47,38

TYT Türkçe BDdDDdAAAECEBCacCADdBBBabDEDEDBDBCBaBCAE

Cevap Anahtarı A BDBDDBAAAECEBCCACADCBBBCADEDEDBDBCBEBCAE

TYT Sosyal aAEBECDEBDEBDeEDABEA     

Cevap Anahtarı A CAEBECDEBDEBDCEDABEACEEAB

TYT Matematik CBEACEEABACDEaBDECBCDDDECDEcDEBCEDBDBCBC

Cevap Anahtarı A CBEACEEABACDEDBDECBCDDDECDEEDEBCEDBDBCBC

TYT Fen BEeAaCEECeABDBDECCBD

Cevap Anahtarı A BEDACCEECDABDBDECCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA TOPKAYA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
434,170 283,250 4 8 8 9 181

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 5 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 33,05 31,33 23,59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,25 3,40 2,13

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,80 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 16,80 14,60 9,51

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 24,15 20,86 7,90

Geometri 10 8 1 7,75 78 7,85 6,79 1,57

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 32,00 27,66 9,47

Fizik 7 5 1 4,75 68 5,80 5,03 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 6,25 5,54 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 5,25 4,59 1,42

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 17,30 15,17 4,81

Toplam: 120 100 9 97,75 81 99,15 88,76 47,38

TYT Türkçe BDBDDBAAAE EBCaACADdBBBCbDEDEDBDBCBEBCAE

Cevap Anahtarı A BDBDDBAAAECEBCCACADCBBBCADEDEDBDBCBEBCAE

TYT Sosyal aAEBEbDEBDEBD EDABEA     

Cevap Anahtarı A CAEBECDEBDEBDCEDABEACEEAB

TYT Matematik CBEACEEA  CDEDBDECBC bDE D E  BCE BDBCBd

Cevap Anahtarı A CBEACEEABACDEDBDECBCDDDECDEEDEBCEDBDBCBC

TYT Fen BED aCEECaABDBDECCBD

Cevap Anahtarı A BEDACCEECDABDBDECCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,393 283,250 5 17 17 35 1153

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 5 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 33,05 31,33 23,59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,25 3,40 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,80 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 16,80 14,60 9,51

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 24,15 20,86 7,90

Geometri 10 3 1 2,75 28 7,85 6,79 1,57

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 32,00 27,66 9,47

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,80 5,03 1,38

Kimya 7 7 0 7,00 100 6,25 5,54 2,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 5,25 4,59 1,42

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 17,30 15,17 4,81

Toplam: 120 86 17 81,75 68 99,15 88,76 47,38

TYT Türkçe dDcDBbDEeAACEBcCACBBeCbDEDEDBDeCDCEBCBEA

Cevap Anahtarı B BDBDBADECAACEBACACBBBCADEDEDBDBCDCEBCBEA

TYT Sosyal dCAEBBcCDEDaEEBADEAB     

Cevap Anahtarı B ECAEBBDCDEDCEEBADEABABCEE

TYT Matematik ECB EbA  A DBDE B D c  D EDCD      B BdB

Cevap Anahtarı B ECBCEEABAAEDBDECBCDDDECDEEDCDECEDBDBCBCB

TYT Fen DcBEECCDABDBECECbdDD

Cevap Anahtarı B DABEECCDABDBECECCBDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
456,182 283,250 2 2 2 2 60

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 5 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 33,05 31,33 23,59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 4,25 3,40 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,80 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 16,80 14,60 9,51

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 24,15 20,86 7,90

Geometri 10 9 1 8,75 88 7,85 6,79 1,57

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 32,00 27,66 9,47

Fizik 7 7 0 7,00 100 5,80 5,03 1,38

Kimya 7 7 0 7,00 100 6,25 5,54 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 5,25 4,59 1,42

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 17,30 15,17 4,81

Toplam: 120 108 12 105,00 88 99,15 88,76 47,38

TYT Türkçe BDBcBADECAACEBAaAaBBBCbDEDEDBDcCDCEBCBEA

Cevap Anahtarı B BDBDBADECAACEBACACBBBCADEDEDBDBCDCEBCBEA

TYT Sosyal EeAEBBDdDEDeEEBADEAB     

Cevap Anahtarı B ECAEBBDCDEDCEEBADEABABCEE

TYT Matematik ECBCEEABAAEDBDECcCDDDECDcEDCDdCEDBDcCBCB

Cevap Anahtarı B ECBCEEABAAEDBDECBCDDDECDEEDCDECEDBDBCBCB

TYT Fen DABEECCDABDBECECCBDD

Cevap Anahtarı B DABEECCDABDBECECCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
434,006 283,250 1 9 9 10 183

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 1 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,75 31,33 23,59

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,40 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,50 14,60 9,51

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 28,75 20,86 7,90

Geometri 10 9 1 8,75 88 8,75 6,79 1,57

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 37,50 27,66 9,47

Fizik 7 7 0 7,00 100 7,00 5,03 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,75 5,54 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 6,00 4,59 1,42

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 18,75 15,17 4,81

Toplam: 120 102 18 97,50 81 97,50 88,76 47,38

TYT Türkçe BDBaBbDEdeACaeACACBBBCADEDEDBDaCDCEabBEA

Cevap Anahtarı B BDBDBADECAACEBACACBBBCADEDEDBDBCDCEBCBEA

TYT Sosyal bedEBBDbDEDebEBADEAB     

Cevap Anahtarı B ECAEBBDCDEDCEEBADEABABCEE

TYT Matematik ECBCEEABAAEDBDECBCDDDECcEEDCDECEDBDBdBCB

Cevap Anahtarı B ECBCEEABAAEDBDECBCDDDECDEEDCDECEDBDBCBCB

TYT Fen DABEECCDABDBdCECCBDD

Cevap Anahtarı B DABEECCDABDBECECCBDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
451,433 283,250 1 4 4 4 82

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 1 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 36,25 31,33 23,59

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 3,40 2,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,75 14,60 9,51

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 28,00 20,86 7,90

Geometri 10 8 1 7,75 78 7,75 6,79 1,57

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 35,75 27,66 9,47

Fizik 7 7 0 7,00 100 7,00 5,03 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,75 5,54 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 6,00 4,59 1,42

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 18,75 15,17 4,81

Toplam: 120 106 10 103,50 86 103,50 88,76 47,38

TYT Türkçe BDBDDBAAAECEBCCACAbCBBBaADEDEDBDaCBEBCAE

Cevap Anahtarı A BDBDDBAAAECEBCCACADCBBBCADEDEDBDBCBEBCAE

TYT Sosyal aAEeEdDEBeE DCaDABEA     

Cevap Anahtarı A CAEBECDEBDEBDCEDABEACEEAB

TYT Matematik CBEACEEABACDEDBDECBCDDDECD ED BCEDBDBb C

Cevap Anahtarı A CBEACEEABACDEDBDECBCDDDECDEEDEBCEDBDBCBC

TYT Fen BEDACCEECeABDBDECCBD

Cevap Anahtarı A BEDACCEECDABDBDECCBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 1 0 50
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 (DENEME
KULUBÜ)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN UÇAR 0 12Ş

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
405,062 283,250 1 15 15 20 660

Puanı Hesaplanan: 24 24 498 16120

Katılımlar: 1 24 24 501 16246

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,50 31,33 23,59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,22 1,69

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,40 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 3,12 1,76

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,86 3,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 16,25 14,60 9,51

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 19,50 20,86 7,90

Geometri 10 9 0 9,00 90 9,00 6,79 1,57

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 28,50 27,66 9,47

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,50 5,03 1,38

Kimya 7 6 0 6,00 86 6,00 5,54 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 6,00 4,59 1,42

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 16,50 15,17 4,81

Toplam: 120 92 17 87,75 73 87,75 88,76 47,38

TYT Türkçe BadDDBbAAEC BCacbAbCBBBabDEDEDBDeCBEBCAE

Cevap Anahtarı A BDBDDBAAAECEBCCACADCBBBCADEDEDBDBCBEBCAE

TYT Sosyal CAdBECDEBDEBDacDABEA     

Cevap Anahtarı A CAEBECDEBDEBDCEDABEACEEAB

TYT Matematik CBEACEE B CDE  DECBCeDD e  E EBCE BDBCBC

Cevap Anahtarı A CBEACEEABACDEDBDECBCDDDECDEEDEBCEDBDBCBC

TYT Fen BceACCEEC ABDBDECCBD

Cevap Anahtarı A BEDACCEECDABDBDECCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Cümle Türleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 2 2 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler / Van der Waals Kuvvetleri 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
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