
SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,370 278,150 140 177 368 845 5987

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 57 16 53,00 44 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEACEb BcEe     D C EAbDCDAEacDCEdAcDECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal         E   bACdDCE 

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDA DCADDD BEcBAA CCD Dbc  CEE     E    

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen         AA aA B D eb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 1 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA EVRİM KESER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,213 278,150 208 271 660 1580 11563

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 38 27 31,25 26 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe aeCDa E cabe  AcCCDDDeCAedEaECDDaEAEbEcE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal eBeCdC acEDddCc CED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D                   b   b E  E C  B eaA 

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen   D    A            

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 1 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,338 278,150 118 147 267 536 3993

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 68 22 62,50 52 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEACEb eaEDd d  DDCC AAD   EBcDCE dED CE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAaBe CD  d EcCaDCEd

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDA DCADDDCBaDBAA CCD DDB  dE  D   c ABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DB Cb  cAd DA eEDbCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 1 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,745 278,150 189 241 557 1293 9386

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 44 17 39,75 33 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe cAC D E aadB  AACCDDDAdAeAEaECDb E      

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBCCcCD EEa   EBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D   ecD D  E B   Ba eD cD      eb  C  A 

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen        A            

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 7 1 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 0 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
410,585 278,150 10 17 31 38 358

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 95 21 89,75 75 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACDcdEEBacB bAACbDDDACbebEBECeDCEbECEDb

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCcCc EEDeACEBCEDd

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DbCCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEc EDCCCBCBCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADEECaA EAAEaCBDDEE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,210 278,150 80 104 171 292 2419

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 76 19 71,25 59 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACDeCE a bB DAACCDDDeCbeAEBdCcDaEAcCEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBdCcCc  EbBdC BCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DA CDADBDC EDBAAaBCCDDE DCEADE CaC  BCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen B D ECbA E         b

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 6 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,910 278,150 165 206 472 1091 7735

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 52 27 45,25 38 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe cAa cdE  abB  eACdeDeACbeccBdCcDaEb   DE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal   eCcC   EDcAdEBCEDd

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D CC AD D   DBA  BCC  Ec C A            

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BeD dC AEEcAE CBDDE 

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 2 7 22
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SEYFİ ALTINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,370 278,150 104 129 224 417 3240

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 74 32 66,00 55 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAaEbcBBEcdAA  DDCCEAAedebdaaDCEaeccECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal ecDBCeCcdEBeEAC DCE 

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDA DeADaDCBEDBeAeCCD DDBeACE  DCBCE A C

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBeC c  AA bAcBEDDCb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 6 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,008 278,150 190 242 560 1299 9442

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 46 26 39,50 33 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAaDe EEBaeB DAcCCDD bbbDAdcECbcCEdcdEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal c eeACb EED baEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DA   AD D D DB     CDD     d        c   

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen a D    Ad  A     e  

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 4 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,330 278,150 15 24 41 51 441

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 93 18 88,50 74 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACDD EEBBAa cAACCDDDACdDAEdECDDdEAEdEeb

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBCCcCDbEEeBACaBCEeC

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACCDAD DCDEDBAAaBCCbDEeDCEAD  C   C CAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADEECdAEEAAEDCBbDEE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YURTTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,625 278,150 184 235 541 1251 9079

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 50 37 40,75 34 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe  aACEAB dEDec   DDaadcbbCDAdabDCb daDECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal acbBbeCcEEBa   aDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DCAD DCc  BAAa  eaabe            A  

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DB dEEeEAA cecBED Cb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 5 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 0 2 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,538 278,150 33 48 80 111 977

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 87 22 81,50 68 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe Eed DeEEcBbBdeAACCDDDACbeAEBdCcDCEA CEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCACDCEEDBACEBCEDd

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D CCDAD DC aDBeA BCCbDEBDdEA  De CB BCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen B DddbCAEEAAEDCeDDEE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,663 278,150 204 263 622 1467 10683

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 20,57 20,09 14,17

Toplam: 120 42 30 34,50 29 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe dbaDc E B     bdCCecDACAebbdECcDbEdbeEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCACb EEDebaEdCEDe

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACb AD D DaacAAaBbC DEB                

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,120 278,150 114 143 252 494 3725

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 68 15 64,25 54 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEACEABBBEDaAAecDDCCEAbeCDAEBDDCECAEDEdE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal CADBCeCDEEBeEACbDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD dDCADDD                              

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBe db  A aDA BEDbC 

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,533 278,150 8 15 24 29 255

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 97 20 92,00 77 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAbEbBBdEceAAdDDDCCEdbe DeEBDDCEaAcDEeE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eADBC CDEEaDEACCDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDABDCADDDCBEDBAACCCcEaDB ACEECDCBCECABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBACbECEAAEaAEBaDDCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,780 278,150 41 57 97 140 1200

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 86 26 79,50 66 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAaDD EdBBb  bdACCDDaACdeAdBECcDCEdECEDd

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCACb EEeBAeEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DcCeDADBDCDEDBbACBCCDDEBDCEADE ebC  BCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADbEbCAcEAAEDCBbDEb

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 5 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,743 278,150 59 80 132 209 1795

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 30 0 30,00 75 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 80 20 75,00 63 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe  EAC  cBBED AA cDDCCbAbeCDAaBcDCEaAcDECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eeDBC CDEEBebAC DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD BDCADDD BEDBAA CCDEDDB  CEE DC  E A C

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DB CbE EAcdbAce DDCb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 6 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,433 278,150 143 180 376 868 6131

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 61 35 52,25 44 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAeeedEdBabB  AcdCDDDAbbeAaBECDDbEAcCEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal bBeCcCeaEED AC BCEDC

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DdCCDAD DbDEbBbACB CDD dD            CA 

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen ceDbbbdA E A ebB Dbb

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 0 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,783 278,150 55 75 123 189 1655

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 3 4 2,00 20 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 22 9 19,75 49 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 82 24 76,00 63 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACDDCEEBaAB Dd CCDDbACAeAEdECeDdE cCEDc

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal D CCACDCcEeBAaEBCEDC

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACCDADBDCDEDBA CBbCbDdac     eCCC  ca b

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BAcEECCAEEAAcDCBcDE 

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 1 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,130 278,150 56 76 124 191 1685

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 13 1 12,75 64 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 79 12 76,00 63 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEACbeBBaEDbAAbcDDCCEAAeCDAEBDDCECAbDECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAbBC C EEBDEACCDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDe        BEDBAA CC ED B ACEE       A  

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen  a   E  AAEDAEBEDDCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 8 1 89
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,903 278,150 121 153 282 573 4214

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 67 23 61,25 51 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAaDcdEEcBeB cA bCaDDACADAEBECbDaEbE    

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal eBeCcCD EEDcACEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D  a  D  bD  B A B CD    dE    e C CBCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BdDbEC AEEAAEDCBbDaE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 0 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA U 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,068 278,150 155 192 432 996 6949

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 55 26 48,50 40 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe aAC e EEcabe cA CCDDDAdbeAccdCceaEdbCEDc

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal bBeCcCD EEb Aa  CED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACCDAD D DEDBAA BCCDDEcDCE             

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen B D    A   c     DE 

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 6 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFENUR DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,315 278,150 179 228 522 1208 8619

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 48 21 42,75 36 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DaebEABBaEc AA  DDCCbAbeCDAEBDDCEddcDEbE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal a bB dCbd cDEAC DCE 

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DCAD D B a  A   DED e               

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen         AA a        

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
396,278 278,150 23 35 59 80 670

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 91 24 85,00 71 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe aAbDceEEaaAB  AACdDDDAdAeAEBdCDDCEd CEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal bBeCACD EdecACEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACeDADBDCDEDBAAaBCCDDEBDCEAbEDCCaBCBCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BbDbECCAEEAAEDCBbDaE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,323 278,150 113 142 251 492 3712

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 9 0 9,00 45 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 11 1 10,75 54 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 67 13 63,75 53 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAaEABdaE dAAdeD CCdAbeCDAEBcDCECAc    

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal    B  C EE     CDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DCAD DCBEDBbACC  EDDB  CEE       A C

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen        EAAEDdEBE DCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR OTCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,678 278,150 124 156 285 591 4294

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 67 24 61,00 51 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEeCEABBBEe AAdDD CCEcbeC AEacaCE bEDcCE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal  AcBC CDEEBeEAC DCE 

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD cDCADcD BcDBAA CCa   e  d   D   E A C

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen bae  E  AAEDAcBED Cb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 3 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 1 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,220 278,150 127 159 289 603 4389

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 66 22 60,50 50 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEdaEbcBBEc AA  DDdCEAbDCeAEBeDCEebcDECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAbBC CbEEaDEAd DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DCA D  B DBbA CCD aDB  C          BC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen Dab  E EAAEaA BED   

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 0 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,088 278,150 128 161 297 625 4529

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 7 15,25 38 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 63 14 59,50 50 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe   aDe EEc bB    CCDDbACbDAEcECDD        

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal  BeeACD EE  ACE CED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D C DAD    E BAA eCCDD BDCE  E e eBCBCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BbD  C Ac  A  CBD EE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AYDOĞDU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,453 278,150 224 297 774 2041 15158

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 25 5,75 14 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 20,57 20,09 14,17

Toplam: 120 18 32 10,00 8 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe aeb edcEBaAa cbeCCDDeAbbcbbcECcc cbcbEcE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal ccddACc  d      CED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik              B      e                   

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 5 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,720 278,150 86 110 180 312 2596

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 74 17 69,75 58 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EA De EEB bB  AACCec AdbeA BEC DeEAceED 

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCACD EE  Aa BCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D CCDAD DCa  BAACBCCDDEBDCE DE       CAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen B DE CCAbEAAEDCebD b

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 9 3 3 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,033 278,150 131 164 305 652 4680

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 63 16 59,00 49 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EA DD EE  bBd A CCD DA ceb  ECcDCEdabEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCcCD EE  ACEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D C DAD D   DBAAC  CD EdDCE     CC d  A 

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen B D  b A  dA aCB DE 

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 9 5 3 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU TURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,973 278,150 24 36 60 81 677

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 90 21 84,75 71 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe aAaDc EEcBAcdccACCDDbACbeAcBdCbDCEAcCEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCACD EEDdACbBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D CCDAD DCDE BAAaBCCDDEBDCE D DCCCBCBCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADbECCAEEAAEDCBbD E

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 6 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA BAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,195 278,150 160 198 451 1045 7377

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 54 28 47,00 39 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe D  bdbcBaEcaAAb DDCCbA DC Ad cDCEa cDbCE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal CAcBC CbEE      DCE 

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik d   DeAD D BEaBAA CCDda B bd    C    ABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DB C b  AA aA BdD eb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 4 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 2 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,175 278,150 68 91 149 237 2025

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 79 23 73,25 61 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe a bDaeEEc bB  A CCDDDACbeAcBECeDaEbECEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal  BeCcCbCEED ACEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D  CDADdDC E BAACBCCDDEBc E  E CdeB BCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADabC AEEAAEDCBbDEc

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 5 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 2 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,890 278,150 105 131 230 436 3359

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 71 22 65,50 55 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DdACEbBBBEDdAAdcDDCC cA d AacDaCE ec    

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal CcDBC CDEc eEA  DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DCADDDbBEDBAACCCDEDDBaAdE   C CEbABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen aBA    EAc aA B D  E

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 1 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,033 278,150 170 217 499 1159 8159

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 50 23 44,25 37 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DaeddABBBEcdAA cDDCCcbbDaDAEccDCECdaDECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal e cBCeC dE cEAC DCE 

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  D A  DCB D bA C DE  c   E   C     B 

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen         A  a        

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 0 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,990 278,150 62 84 138 223 1878

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 81 27 74,25 62 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAdDeeEE BABdDAACCaDaACbeAEBdCcDaEbcCEDc

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCcCDaEEDBACEBCEDd

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DdbCDAD DCDEDBAACBCCeDEaDCEA E C        

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADdEbCAEEAcEaCBDDEb

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 6 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,088 278,150 66 89 146 234 1975

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 80 26 73,50 61 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DadbbAcBaEDdeA  DeCCEAbDCDAEBDaaEaAcDcCE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal Cce C CcEE eEACdDCEd

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDbBD ADDDCBEDBbACCCDEDDB ACEE  C  E dBC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBACEE cAAEDAEeED CE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,033 278,150 31 46 75 104 917

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 87 20 82,00 68 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAa bBBBEceAAc DDCCEAbD DAdB DCECccDECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eADBCbCDEEBDEACaDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DCADDDC E BAAaCCDEDDe AdE  De eECABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBACdE EcAEDAEBaDDCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 0 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
390,683 278,150 29 43 70 95 826

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 89 23 83,25 69 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAaEAaBBdDd AbDDeCCEdbeCDAEBDDCECAcDcCE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAeBCCCDEEdeEACbDCEd

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DCADDDCBEDBAACCCDEDDBcACEECDCB E    

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBAbbECEAAEDAEacDDCb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,368 278,150 108 135 237 457 3523

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 71 25 64,75 54 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAd DdEEcabBdbAACC DDACbeAEddCDDeEAEdEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal b dCcCD EED    BCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik Dc CDAD DCD aBAAaBCCDDaB   A   ea  C    

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BeDbECCAEEAAEDCBDeEE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ERDİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,965 278,150 220 291 743 1892 13959

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 6 9 3,75 9 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 30 39 20,25 17 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe Ede e E BddBbbb CCeeDACcDdcaECDeCcdbdcD 

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal     eC  EE        D 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D  a ADBb b  B b   d  a b a c        C  

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen adD   dAbcdAa aBbD  

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 2 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
381,938 278,150 37 52 88 125 1110

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 84 15 80,25 67 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACDe EEBBAc c cCCDDDACbeAaBdC DCEA CEcE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DB CcCD EEDBACEdCEDa

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D C DAD DC E BAAdBCCa EBDCEA  DC    BCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen B DbECCAEEAA DCBDDEE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 4 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK SARIÇİÇEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,318 278,150 163 201 454 1055 7460

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 53 24 47,00 39 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAe bBBaEDe A cDDCCEAADCDAEaceCEaAcDbCE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAcB  CD            

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDeBDeAD DCBEb                         C

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBebbECEAAdacEBEDbCb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 0 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,643 278,150 14 23 39 48 435

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 94 21 88,75 74 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe aACDDCEEBBABcDAAdCeDDACAeAEBECcD EAcCEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCACD EEedACEBCEDb

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACCDADBDbDEDBAAaBCCcDEBDCEA EDee B BCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADbcbCAEEAAcDCBbDEE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,903 278,150 102 127 215 401 3147

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 72 21 66,75 56 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DaAddABBBEDaAA  DDCCcAAebbAdBDDCECdaDECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal  A BC C EE DEcC DCEd

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DCADD CB  BbACC bE         De CE ABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DB CdcCEAA DAcBEDbCb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,305 278,150 39 55 95 136 1178

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 85 22 79,50 66 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAeDe EEcaAB cA CCDDbAdAeAEaECDDacA bccE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBCC CD  EeBACEBCEDd

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACbDAD DCDEDBAACBCCbDEBDCEAeE eCC  BCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen B D ECCAEEAAEDCebDEE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL K 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,218 278,150 151 188 403 940 6612

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 57 27 50,25 42 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe aA DcaEbBaABdc ACCDDDACAeAEBdCeDCEAceEcE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal cBeCACb cEDcACEBCEDd

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D  b AD D eEcBcA B CaD    E             

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BAD E  A   d DC bDc 

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 0 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
441,013 278,150 3 4 6 6 52

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 104 16 100,00 83 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAaEABBBEeeAAdDDDCCEAAeCDAdBcDCEdAcDECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAeBCeCDEEBcEACCDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDABDCADDDCBEDBAACCCbEDDcDACEECDCBCECABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBACbECEAAEDAEBEDDCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,388 278,150 48 64 109 162 1432

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 82 17 77,75 65 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAdEbcBBEcdAA eD bCcAbDCDAEBDDCE   DECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eA Be CeEE DEACCDCE 

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDA DCADDD BaDBAbeC DED B  Cc  DC CE ABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBcCE CEAAEDAEB DDCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 1 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,700 278,150 156 193 434 1002 6980

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 56 30 48,50 40 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe aAC eeEdcBb   cACCeDDAbbeAbcECDDaEddCEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal cBeCACc EEDdACEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D CCbAD D  aDBdA   dDD  DCc             

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen ceD E  AEEdA  CeDDd 

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 1 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK CAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,353 278,150 169 213 492 1149 8045

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 53 35 44,25 37 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe eEAa bceBEcedd cDbCCccbadDAEBeDCE bEDEbE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAbBC CcEEdDbACaDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik C   DCAc  bBE B   C e aeB   E   e       

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DB   cC AAdaAEBEDDCb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 4 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 1 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,000 278,150 101 126 214 400 3141

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 74 29 66,75 56 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACDc E BBbB  eAabDDDAabeAdBECDDCEAECEDb

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCcCDeEEDceCEBCEDa

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DeCbDAD DC EaBAACc CDDEBaC  ed      eCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADEE aAdcAAdDCB DEb

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 2 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
384,710 278,150 34 49 81 113 1008

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 88 28 81,00 68 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DaAdEbcBBEc AAdcDeCCcAADCbAdBcDCEaAcaECd

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal ebDBCdCDdEaDEACaDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDA DCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECbeBCE ABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DB CbECEAAEaAEeEDDCc

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 5 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,923 278,150 216 282 709 1750 12831

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 13 9,75 24 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 32 26 25,50 21 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe eEeb bBedEc AA  Debdc AedDAEBDD         

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eccBbbCDE       DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DdA    B  a                         

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DaA  c  Ac bAE be C 

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 2 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AKASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
427,105 278,150 5 9 16 19 145

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 100 19 95,25 79 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAaDcCEEBdABdDAACCeDDACbeAEBdCcDaEAcCcDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCACDaEEeBACEBCEDC

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACCDADBDCDEDBAACBCCDaEBDCEADEDCCC dBCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADbECCAEEAAdDCBDDEE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 5 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,868 278,150 25 37 61 82 680

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 91 24 85,00 71 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DaAdEABBBEe AAdaDDCCdAbeCDAEBcDCEeAcDECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eADBC CDEE DEAbdDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDA DbADDDCBEDBAACCCDEDDB AdEEaDCBCECABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBACbECEAAbaAcBEabCb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 5 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,953 278,150 183 234 540 1250 9057

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 13 0 13,00 33 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 8 1 7,75 39 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 45 16 41,00 34 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAb c EEaabB   ACCeDDAabe bBECDa EAcCEcE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal  B   Cc EE    b     

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D C DAD D  E B ACB CD                   

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen   D    A EAAEa B   E

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 3 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN AHMET KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,028 278,150 171 218 500 1160 8160

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 50 24 44,00 37 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EeaDc E cabB  c CCeDDAdbeAEdEbaDCEeECEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal a CCdCD EdDBdCE CED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D  CDAD D  E BA  d de   D E             

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen Bd     A   A  CBDD c

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,975 278,150 154 191 429 988 6885

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 56 29 48,75 41 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAeEecBcEc  A  baCCbdee  AE DeCb bEccCE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal aAb   CbE cDcbC DCE 

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDA DCADcDCB DBcA CCDED B  C    C  E A  

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen Da CbE bAAd   BEDbC 

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 9 4 3 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU KAŞARCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,945 278,150 197 250 580 1345 9785

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 17 9 14,75 37 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 49 44 38,00 32 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACDbdE cdba  dACCDcDAdbeAEcEdDaCEbbCdDc

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal cBdCACc  dDcAabdCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DAC DAD DdaE Bd CB CbDEccCEe E ed       

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen ae dc dA  dc aCB  Ec

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 1 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,428 278,150 35 50 86 121 1090

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 84 14 80,50 67 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAaDc EEcBbB  AACCeDDACbDAEBECcDCEAE    

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCACD EEDBACEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D CCDADBD   DBAA BCCb EBDCEA EDC    BCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADbEb AbEAAEcCBbD E

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,593 278,150 180 230 528 1223 8771

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 16 10 13,50 34 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 52 41 41,75 35 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAbEeceaEbecA bD CecAbDCDAEcbcCE AbcceE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal   b C CeEE DcA  DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DeAe e BEeBcA C DE bB bdE   eB   AaC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DaA  cdEAddaA BEabCb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 3 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 1 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,763 278,150 93 118 197 344 2799

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 75 26 68,50 57 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe  EACcbceBEDbdd DDDbCEAbDC AdB DCEaAdDdCE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAbB  C EE eEAC DCE 

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DCADDDCBbDBAAbCCDEDbB  CEE De  E ABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBAdE CEAcEaAEdaDbCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 3 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 1 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN COŞANDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,023 278,150 198 251 584 1355 9877

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 47 37 37,75 31 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAaEdBaaEDC AbcDedCEAbeCaedaDDCEbbcDEbc

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAcBdCCDEEdbEACbeCEd

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD BDeA  DCBEaBd  C a Db  e E        A  

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen         c  a dB    b

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 6 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 1 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,778 278,150 138 175 339 756 5373

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 62 26 55,50 46 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe  dAdEABBaEc ed ccDCC AbebDAE DDCcabEDEdE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal ecDB  CDEE DEAC DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DCA  D BaDBAACCCDED B A             

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen Dae bb EAc DcEeaDDCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 9 5 3 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,280 278,150 109 137 239 459 3530

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 72 29 64,75 54 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DdAeEbcBBEe cd cDDCCcAbDCDAdBcDCECbEcECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAaBCaCbEEBDEAC DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DCAD  CBE cAAaCCeEDDdDAdE   e  E AcC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DB bEE EAAEaA B  bCb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,870 278,150 52 70 117 177 1579

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 82 22 76,50 64 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACDceEd aeB cA CCbcDACbe EBdCDDCEAECEcE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCAC bE DdcCEBCEDd

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACaDAD D DEDBAA BCCDDEBDCEAD   CC  aCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen B DEE bAEEAAdDCBbDEE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAT BÜYÜKDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,590 278,150 174 223 514 1193 8464

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 52 37 42,75 36 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DaAadbaBcdcd c  DDbCcbAcbDAEcDDCECeEcECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal C b d CcEd  bc      

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD eDdAD  bB DdAA CCb DDBc    C CBC  A  

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBAb E bAAaaAaBEDeCa

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 1 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİSEM ATİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,713 278,150 146 183 383 885 6247

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 5 16,75 42 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 56 18 51,50 43 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe   A  b B Ec  A  D CC    CDAE cDCECAcDc E

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal e cBCC DdE      DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik C A DCA DDCBEDB A CCbEa d   E   Ca Ee  e

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DB Cbc EAA bA BED d 

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 1 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 0 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,663 278,150 91 116 190 330 2696

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 77 31 69,25 58 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAaEABBaEedeAcbDeCCEAbedDAdBDDCECAdccCE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal ecDBCeCDEcdDEACaDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDABD ADDDCBE BAAC CDEDbBD dE  De CE ABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DB C ECbAcbDcaeED  b

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 1 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,288 278,150 181 232 531 1227 8804

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 50 33 41,75 35 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEACEbBBBEcdAd cDaCCbdbeCDedacDCE AcDcbE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eceBeaCcE  DEAadeCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD cDCA              E      E        A C

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBAdad bAA adEBEDDC 

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 2 6 22
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 1 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT HALİLOĞULLARI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,865 278,150 194 246 571 1331 9714

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 6 18,50 46 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 20,57 20,09 14,17

Toplam: 120 41 10 38,50 32 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe aA DD EdBBAB cA dCDD AdAeAE ECDD        

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBCCcCDaEEDBAaE CED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D    AD D    B     Ca                   

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE İNANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,103 278,150 100 125 213 397 3131

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 74 30 66,50 55 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAaEAcBBEce Acb DCdbAbedDAdBceCEdbcDECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eADBCeCDEEeDEAC DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik  D  DdADD CBEcBAA CCbED B ACE   CBCE   C

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBAbEEaEAccaAEBaDDCc

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 9 3 6 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 0 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CARTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,565 278,150 119 148 270 544 4041

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 68 23 62,25 52 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAaEAcBBEedAAeDDaCdbAbcdD EcDDCECA DECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal    Bd C             

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD caCAD DCBbDcAA CCcE Dc ACEE  C CE ABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBAbbECEAAEDAEeEDeC 

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 3 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 1 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,630 278,150 191 243 562 1306 9483

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 16 11,00 28 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 17 10 14,50 36 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 49 40 39,00 33 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe  EdeEbBBaEeec  cD Cb AbbaDAEacDCEaAc    

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal ebbBdbCbEE      DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDb DCADcD BEcBAAaC ebccB AC        bAe 

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen Dce db  AAcaAEBcDDCa

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 4 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 1 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,203 278,150 85 109 179 307 2569

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 76 24 70,00 58 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAadbcBaEc AA eD CCcAAebDAdBaDCECAcDECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal CAc C CD cBDEAebDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDdBD A  DCBEDBAA CCDE bB Ad  CD BeEdABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DB CbbC AAEDA BED C 

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 1 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,175 278,150 219 288 735 1866 13723

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 20,57 20,09 14,17

Toplam: 120 22 3 21,25 18 60,66 59,46 46,19

TYT Matematik CDA DeADeDCBE BAAbC DED B ACE   C       

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 0 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,873 278,150 22 34 56 73 626

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 29 0 29,00 73 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 89 14 85,50 71 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAC   EEBaAB eAACCDDDACbeAEBdCDD EddeEcE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal aBeCACDCEEeBACEdCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACCDAD DCD   AACBCCD  B CE   DCCC CBCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADEEbCAEEAAEDCBDDEE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 3 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU APAYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,705 278,150 148 185 389 908 6402

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 25 10 22,50 56 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 63 49 50,75 42 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAdcbBeBdeadA cDbCCEAAeaDbdcDDCEbbaDcbE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal CcbBe CcEceDbcCCDCcB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDABDbAD D BEcBAA dCDEDbcaAdEECeeB E AdC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBeCbEbbAA bdEBEcbbc

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 1 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİRKILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,223 278,150 202 260 610 1413 10296

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 43 28 36,00 30 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EeC ceEdcadB  dcdCeDDACbe E ECea Eb CEcE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal cBCeACcbEEDaACEBCEDa

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D Cd ADeD    Bc  BC D  d  E    C      A 

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen        A    a       

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 3 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 1 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,220 278,150 123 155 284 587 4264

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 66 19 61,25 51 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe E CDD EEBBABdcA CCe DACbeAEBECDD E  CE b

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal eBeCcCDaEED AaEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D C DAD D  E BAACB    Ee dE    e   C    

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BeDbE CAEEAA aCBe Eb

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 0 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,758 278,150 159 197 449 1041 7339

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 51 14 47,50 40 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe D ACEbcBBE d Ab DDCC  be   EBDDCECd DECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal CAbBdaCDEE  EAC DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  D A  D Bd Bc  C  ED B A     e       

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen  a      A     B     

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 2 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,520 278,150 177 226 519 1204 8596

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 50 31 42,25 35 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe D  edbcBaEe AAc DDCCcAbad AEc cCECb     

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal e bB  C Ea DbbdeDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDc D AD e B  BdA  C  DDB  dE      E A  

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DB CdcCbAAEacEBED Cb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 3 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,463 278,150 206 265 637 1508 10932

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 38 17 33,75 28 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe  EAa dc BEcd A  DDCC AbeCDAEdbDCECAcDEbE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal d cB aCDEE          

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DCA  D B eBc  CC       d            

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen         A           

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 3 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,560 278,150 110 139 243 467 3566

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 68 13 64,75 54 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAdD  EE aAe  AACCDDDACbDAEBdCcDCEA CEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCcCD EEeBACEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D  aDAD DC aDBAA   C  EB                

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen B D Eb A  AAEDCBbDE 

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ATAMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,843 278,150 176 225 516 1199 8552

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 9 14,75 37 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 47 18 42,50 35 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAbD  E BBeB   ACCDcDAdbe EcECDaa       

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal  BeeACc EEc ACEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DA  DA  D        B  a     E c           

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen B DEbC A bAA DCB  Ec

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ELBEYOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,630 278,150 137 173 334 743 5315

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 6 17,50 44 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 59 13 55,75 46 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEACEdcBBE dA  DD CCbcA CDA BcD         

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal e eBC CD EBDEAC DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DCAD e     cAbCCD   B          E    

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DB C   EAAEDAEBEebCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KIRKGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,173 278,150 211 275 670 1605 11754

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 37 26 30,50 25 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DE ebbcBaEc A   DeC EAcebDAdBDDCE AcDc E

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal ec BC C E       DCE 

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik  D  DdA  DbBbD c  C e   c               

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen ba      AA aA d e C 

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 3 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,530 278,150 44 60 102 151 1308

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 85 25 78,75 66 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAeDc EEcBcBdcAACCDDaACbeAEedCcDaEAECcDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCACD EED ACEBCEDd

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACCDAD DCDEDBAACBCCDDEBDdEcD    a  BCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BdDbECaAaEAAEDCBDDab

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 6 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,350 278,150 167 208 478 1118 7877

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 50 19 45,25 38 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEACbAaB Eb A  eDDCC AbeC AEcDDCE A ebbE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal  c BC Cc    E C DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DCA eD BEe AAa  aE      E  c     e C

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen      E dAA  A B D   

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 2 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 0 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEMİREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,195 278,150 207 268 655 1555 11300

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 16 7,00 18 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 38 25 31,75 26 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe  EeCddcBaEcecd  DedCc  eCDAE eaC  b     

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal CccBC Cbb    AC DCE 

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD eDdA  D B  Bc   CD       E   C    A  

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen         AA  A B DbCc

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 3 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 1 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,543 278,150 73 97 158 259 2170

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 80 30 72,50 60 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EeCDcdbEc bBdbAACCDDDACbeAdBECDcCEAcCEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal cBCecCD EEeBACaBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D CdDAD DCDE BAACBCCDaEeD ce EDCbCBaB A 

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADbEeCAEEAAcaCBbDEE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 1 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 2 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,623 278,150 98 123 210 388 3104

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 73 24 67,00 56 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACDe EdBabB  A CCeDDAdADb cECDD EAdCEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal eBe ACDbEEbdACEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DAC DAD D DEDBAA B CDDEBDCcAD  C a   CAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADbbC A bAdbaeB  Eb

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 7 0 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 1 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,315 278,150 42 58 100 146 1275

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 85 24 79,00 66 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAadAcBaEDCAA cDaCCcAbeCDAdacDCECAccECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAeBC CbEEaDEACaDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDA D dDDD BEDBAACCCeEDDB ACEE  CBCECABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DB b EdEAAEDA BEDbCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 5 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,028 278,150 168 210 485 1135 7989

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 53 34 44,50 37 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe  EAdbbcBaEe Ac  DDCbcAcedDAdBDaCEabccEdE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAecC CcEEcDEAa DCE 

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDe D ADDDCB bBA  C bED   ACE     aE    

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen Dc e E bAAdDc B D   

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 5 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 0 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BENZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,725 278,150 223 296 769 2024 14954

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 8 6,00 15 19,10 18,92 16,52

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 20,57 20,09 14,17

Toplam: 120 16 13 12,75 11 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe ebACbbBBaE  c   D      D   Ea a         

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Matematik CDA DCAe D aEb        cb                

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 2 0 22
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 0 2 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAH İN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,255 278,150 36 51 87 124 1099

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 88 31 80,25 67 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACDceEEcacBcbdAdCeDDAdbeAcBECDDCEddCEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBCCACDaEEDdAeEBCEDa

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D CbDADBDCDEDBAACBCCDaEBDCEcDEDCbCBeBCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADbbCdAEEAdEaCBbDEE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 2 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEHAN IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,250 278,150 217 284 717 1786 13133

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 18 8,50 21 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 31 27 24,25 20 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe  Eea eB abD db  DeC  AdeCeAEa eabCbdDbCE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eADB  aDEE      D EB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik     DaA    a  Bc  C                  A  

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DaA      A aA   eb  

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 4 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN GÜNGÖR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,343 278,150 28 41 68 93 807

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 89 22 83,50 70 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe aA De EEcaABdaAACCDDDACbeAEBECDDaEAECEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal eBeCACD EEe AbEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACeDADdDCDEDBAACBCCcDEBDdE DdDCb   BCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADbECCAEEAAEDCBbDEc

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 2 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN ADIYAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,938 278,150 65 88 142 230 1933

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 80 24 74,00 62 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DaAbEbBBBEDbAddbDbCCbAbeCbAdBcDCECAbDECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAeBeCCDEEaDEAC DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDABDCADDD BEDBAACCCDEDDceAdEECDC CE ABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen Da   E  AA aA B     

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 6 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,120 278,150 20 30 50 65 552

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 91 18 86,50 72 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACDe E B bB cdACCeDbACbDAEBdCcDaEdbCEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal eBeCACD EEDBACEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACCDADBDCDEDBdACBCCD EBDCEADEDe CB BCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BAD ECCAaEAAcDCB DEE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 5 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA İNCİ ESİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,313 278,150 130 163 301 638 4584

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 63 14 59,50 50 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEACEecBBEc AA  D CCaAbDb A  DDCEdAEaECb

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal    BCbCD E DEAC DCE 

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik  D     D DCB  BAACC DE   D  E a       B 

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen  B b bCEAAEDA BED Cb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 3 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 0 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KASİMİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
424,678 278,150 6 11 18 21 175

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 99 18 94,50 79 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACDcbEEBBAedDAeCCDDDACbedaBdCDDCEAcCEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCbCc EEeBACEBCEDC

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACCDADBDCDE BAACBCCDDEBDCEA EDCbCBCBCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADEcCCAEEAAEDCBDDaE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,590 278,150 185 236 542 1252 9083

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 19,10 18,92 16,52

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 4 4 3,00 30 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 23 11 20,25 51 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 49 34 40,50 34 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EebDb E B     A baDbDeb D cddCD acAcdEDc

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Matematik Dd CDADBDC aaBdACB CbDEcDCEA d eaaB eCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BbDEECdAacbAdcCBDDEE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 9 4 4 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 1 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,333 278,150 212 276 673 1621 11894

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 37 28 30,00 25 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe adCDcdEEBaABb A CCDD ACbe EdECDDaEdbbE  

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal  BCCcCceEdceAdE CED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D  dDADB b bed     b  c         a       

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen        A            

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 3 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 1 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,743 278,150 72 96 157 255 2150

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 79 26 72,50 60 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe dACae EEB dBcaAcCCDDDACbeAEadCDDaEAcCED 

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal bBCCACcacEDBACEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D  eDADBDCDEDBAAbB CDDEd CEAaE e CB eCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen aAD ECCAb AAEDCBbD  

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,728 278,150 53 71 118 178 1582

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 24 9 21,75 54 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 83 25 76,75 64 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACDc EEcBABdDA CCDDDeCbeAEBdCDDaEAcCEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBCCACDCEEcBACEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DcbdDAD Dd E BAAbBCCDDEBDdEe   CaC aBCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADbEe AEEAAEaCeb Eb

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 5 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,130 278,150 187 238 550 1277 9274

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 49 36 40,00 33 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAb eeEEaaba  A bCeDDACAbAccdCDDCEAaddD 

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal aBdCACc E D AdbcCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DbCeDADcDb EbcAc  CC aE b       C   a   

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BeD E  Ad Ad D B Dd 

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 0 3 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSU ASİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,015 278,150 205 264 634 1499 10898

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 44 42 33,50 28 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe bbCDceE aBbe  bAddDcaACbeccadCDDaEbcCEDc

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal eBeCACc EEecAaEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D CC AD D   aBd CBCCbDEd       eb       

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen ceb cb Ad    aC DD b

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 9 3 6 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,223 278,150 186 237 544 1261 9119

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 48 29 40,75 34 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACce EbcaAB cA CCaDDACbeAccdC D EbcCEcE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal bBCC CaaEEDecCEcCEDC

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D    AD  C  bB     Cb     cA            

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen a D   aA cAAEaC  DEb

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 4 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 1 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,655 278,150 200 255 597 1386 10079

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 45 33 36,75 31 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEdCEAc aEe d    edCEAdedD aBbeCEaAcDbCE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAccC CaEEeca  bDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik  D  DCAD c e Dec   Ca       E         B 

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBeC E EAA   aeED Cb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 9 3 5 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 1 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
448,888 278,150 2 2 2 2 28

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 106 14 102,50 85 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEACEAcBBEDeAAcbDDCeEAbeCDAEaeDCECAdDdCE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal CADBCCCDEEBeEACCDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDABDCADDDCBEDBAACCCDEaDBDACEECDCBCECABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBAdEECEAAEDAEBEDDCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,080 278,150 106 132 231 439 3409

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 73 30 65,50 55 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAaD dEdBaAB DbAbCDeDeCbDAEBECeDeEAdCEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCbCb EEDBACEdCEDd

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACeDAD D DEDBAA BC baEBDdEA Eae e  BCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen B Db b AEb AEad  DEb

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SÜMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,228 278,150 192 244 566 1311 9513

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 44 20 39,00 33 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe  E d eBBaE  Ad DD CCbcbeC  EdccabaAEDEdE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal  ADBaCCeEE     CDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik  DA D A DD BaaBAA CCeE      E  D        

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen         A           

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 1 6 11
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 0 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,060 278,150 175 224 515 1197 8525

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 5 -0,25 -3 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 17 11 14,25 36 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 54 46 42,50 35 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe eEAdEbcBaEc Ad cb CCbAbeCDAddcDCbabEcdCE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eeDBC CcEE eEcC DCEc

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DaA aeCBEaBcAaCCDEDDB     C d  cbba 

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBAbbc EcAaaA aEDbCb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 9 3 6 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 0 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Küre 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,300 278,150 134 167 319 700 5129

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 63 25 56,75 47 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe  dAaddcBaEe  A aDDCCEAbDCDAEdDDCEadbDbCE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal ecbBC CDEE DbACdDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  D ADDD B  BeACCCDEDbB  CE           

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen D eC b  AA eAEBED  b

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 1 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ZEYNEP ŞENER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,875 278,150 166 207 473 1092 7738

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 52 25 45,75 38 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAaDDCE BabB  A CC D AebeAEBECDDCEbb    

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal eBdeeC C EDaACEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik Dc Ca DBD D DBe  e Cb b b               

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen  ADE b A a AEadB DEb

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 1 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,530 278,150 76 100 161 270 2224

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 80 32 72,00 60 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEcbEbaBaEc AAdcDDCCbAbcdDAEBDDCECbccbCE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal CceBddCbEEdcEeb DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDA DCADaDCBEDBAA CCDEDDB ACE a CBCEbABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DB CEcCEAAEaAdBEDbCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,938 278,150 74 98 159 265 2201

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 79 26 72,50 60 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAbEAcBdEDCAAccDDCCbAbDCDcEBDDCECdbDcCE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal CAcBC CcEE DEACCDCEd

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDA DCADDD BEDBAAaCCDEaDBbAdE           

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBeCbcdEAAEeccBEeDCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR POLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,213 278,150 9 16 25 31 263

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 18 0 18,00 90 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 95 12 92,00 77 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe D AeEABBBE bAAdDDDCCEAbeC AdBDDCEaAcDECd

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal CeDBCCCDEEBeEACCDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD BDCdDDD BEDB ACCCDEDDB ACE  DC CE ABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBAC  CEAAEDAEBEDDCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 4 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,335 278,150 16 26 46 56 506

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 31 0 31,00 78 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 90 11 87,25 73 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACDe EEaaAa cA CC DDACA A BdC D EAcCEcE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBbC CDCEED ACEBCEDC

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DA CDAD D DE BAACBCCDDEBDCE DE  CC  BCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADbECCAEEAAEDCBbDEE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 1 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,100 278,150 203 261 611 1414 10303

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 41 19 36,25 30 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe  EACEeB BEb A   DDC EbAeCDAEaDcCE dccEaE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAcBdCCeE aDEA  DCE 

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik   A DCA      b b  d  c                  

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen D       A    EB     

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 7 1 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY İNAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,003 278,150 225 298 775 2050 15232

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 11 3,25 8 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 20,57 20,09 14,17

Toplam: 120 13 17 8,75 7 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe  Ee  d Ba ad AbD      b    E  a b db E  

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal CA    d dc          

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik  D BDb   D          Db  e               

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 2 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 9 1 1 11
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,355 278,150 182 233 533 1235 8896

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 16 11,00 28 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 4 4 3,00 30 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 20 10 17,50 44 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 51 39 41,25 34 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe  bAaEba aED  A  c CbbAAeb  EccDCEbAcccCE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal e b C CDdc DbAC DCEc

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DeAD D caa AA CCacDDB ACE Caa CEeA d

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen aBA cbaEAA DdEc  e  

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 9 3 4 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 1 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HEJA NAZO ÇAKIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,210 278,150 193 245 567 1312 9515

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 46 27 39,25 33 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAC dceBEee A  DeCCEAbDCDAdacDCEaAbDbdE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal CAcBCeCDdE DbcC DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDb DdAD D B b d  C                     

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen         A  a  BE eba

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,760 278,150 221 294 755 1953 14398

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 14 6,50 16 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 20,57 20,09 14,17

Toplam: 120 23 21 17,75 15 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe  Ab e b e e   b CC D AC e bcdC DaEb  ccE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal bBe  Cc  E  A   C D 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DA a AD     D d  B  ec B                

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 2 4 22
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA NUR ÇİÇEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,900 278,150 78 102 168 283 2380

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 3 3 2,25 23 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 77 22 71,50 60 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEACEABBBEDCAA beDdC AADCD dacDCECbEDEbE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal CAeBeCCDEEBebACCDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik C A DCADDe B D Ac C DED cDA   bc    CAcC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DcbC E EAA cAEBEDDCb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 9 5 2 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,785 278,150 133 166 318 697 5088

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 64 28 57,00 48 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DdAa bBBaEcCAA DDDCCbAbebDAEBeDaEaAccECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal ac BC C EE DEACaDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDA D ADDDbBE eAAC  aEcDB bCE       d   

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen Dd b E  AA DAcBaD Cb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 6 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 2 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,540 278,150 43 59 101 150 1307

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 84 20 79,00 66 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEACEAcBaED AA cDDCCbAbD DAdBDDCECAcDECc

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal ebeBCbCbEEBbEAC DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DCADDDCBEDBAACC eEDDB ACEE  C    ABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DB bbE EAAEDAEdaDbCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,985 278,150 81 105 172 295 2466

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 76 21 70,75 59 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEA EbBBBEc cA eDDCCbAbeCDAdBDDCE   DECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eA BC CcEEBeEAd DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD BDCADDe B aBAA CCaEDD DACE   eBaE A C

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBAb ceEAAEDdEB D C 

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 4 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KESİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,720 278,150 158 195 437 1016 7144

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 55 28 48,00 40 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EeaDeeEEcabBdbAAbCDDDACbeAEBECeeCEbaCEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal aBCaACc EE    EcCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D CCDbD D   aBAA c CbD                  

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BeD E  AE AAcDbB cE 

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
377,158 278,150 45 61 103 153 1323

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 17 0 17,00 85 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 83 17 78,75 66 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACDDCEdB AB cA dCDDbACbeAcBECDDCEAcCcDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal  BbC Cc EEeBACEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DbC DADBDCDEbBAAdB CaDEeDCEA     C   CAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BAD EC AEEAAEDC DDEE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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40
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TAŞKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,513 278,150 95 120 202 361 2923

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 73 21 67,75 56 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAaDe EE BbB  A CCDDbAdAe caECcDaEbECEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal c    Ceed  eACEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik c CCDAD DCDEDBAACBCCDe dDCEA E   C  BCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen B D E CAEEAAEaCB DEb

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 5 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JİYAN YEŞİLTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,238 278,150 17 27 47 57 508

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 93 23 87,25 73 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAaEABBaED AAbcDeCCEbbDCeAEaeDCECdcDbCE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eADBC CaEEdDEAC DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDcBDCADDDCBEDBAACeCbEDDB AdEECDCBCEbABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBACEECEAAEDAcBdDDCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAANBERK GÜNER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,535 278,150 120 150 275 554 4104

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 67 21 61,75 51 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAaDe E  cAee AACC b AC DA  E aDC AdCED 

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBe ACDeEE  dCEdCEDe

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACCDADcD a DBAAaBCCD EBD E         BCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADbEb A  AAEaCeD dE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 9 4 1 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 1 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA BAYCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,223 278,150 77 101 167 279 2309

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 5 17,75 44 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 15 0 15,00 75 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 74 10 71,50 60 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe dACD  E BBbB cAACCeeD   D  BECDD E      

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeddCD EE  ACEBCEDd

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACCDAD D D DBAACBCCbDE DCE D  C   C CA 

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BA EE CAEEAAE  BD EE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 9 5 0 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KIRÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,888 278,150 79 103 169 284 2381

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 76 19 71,25 59 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACDedEEcabBeDAACCDDDACbeAEBdCeDaEbcCE  

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBCCACc EED AbEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACCDAD D DE BAA BCCe E DCEAD  e        

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BAD E  AEdAc DCBDDEE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 5 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,425 278,150 94 119 198 346 2820

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 77 34 68,50 57 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAeEABBaEee AccDDCCcAbeCDedBbDCEdAaDECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAcBCeCaEEBccACCDCEe

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDd D ADDDCBEDBdACCCbEDDB ACE   C CE AcC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBeebcacAAEDAaeaDDCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 2 7 22
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,103 278,150 58 79 129 201 1728

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 80 18 75,50 63 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe aACDDaEEcBAB DAACCDDDACbDA BdCaDCEdcCEDc

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal bBCCACb  EDBACEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D CCDAD D DE BA CB CbaE DCEA E ed     A 

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen B DbECbAEEAAE dBDDEE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 3 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,113 278,150 199 252 587 1365 9955

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 44 26 37,50 31 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe  EbadABBaEc Ac  DDCCEAAaC AEaDDCcee Dc d

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAaBC CcEEBbaAa DCEd

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDd DCA  D B aBe  CdDcD     E       b   

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen         A           

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 0 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA BÜYÜKTANI R 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,025 278,150 19 29 49 60 515

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 93 23 87,25 73 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAaEABBBEcbAA eDaCCEAbeCDAaBDDCECAbDcbc

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAcBC CDEEceEACCDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD eD ADDDCBEbBeACCCDEDDBDACEEaDCBCECABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBACbECEAAEDAEBaDbCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 1 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,628 278,150 21 31 51 66 561

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 92 22 86,50 72 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DaACEAaBaEc AA cDDCCbAbeCDAdBcDCECAcDECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAbBC CDEEBDEAC DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDd DaADDDCBEDBAACCCDEDDB ACEcCDCBCcCABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DBbCbECEAAEaAEBEDbCb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 5 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 1 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M KAAN AKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,640 278,150 97 122 209 387 3103

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 73 25 66,75 56 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAC dceaED AA  DadCdbbcaDAEaDDCECAcDEbE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal CADBCdCDEEeDEACaDCEa

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CD  DCADDD BE BAAaC DEDD  ACE          C

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DaACEE bAAEaAEdEDbCb

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 6 3 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M UTKU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,205 278,150 63 86 140 226 1921

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 80 24 74,00 62 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEAbEAdBBEDddAdcD CCEAbeCDAdBbDCEaAccbCE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal CeDBCeCDEEcDEACCDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDABDCADDDCBE BAACCCaEDDe AdE           

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen Da C ECEAdEDAdBEDeCE

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 5 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
403,158 278,150 18 28 48 59 510

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 92 19 87,25 73 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACDcaEdBBABccAAeCeDeeCbeAEBECDDCEbcCEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal cBeCACbaEEDBACEBCEDC

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D CCDADBDCDEcBAACB C DEBDCEA   CC   BCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADEECCAEEAAEDCeDDEE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAİDE SU YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,653 278,150 201 258 604 1397 10172

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 44 30 36,50 30 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACDD EdBabecDA dCaDDAdbedEBaacDaEbc    

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal cBCd CbaEdDaACEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D CaDAD DCD  BA  c Cead  d      a    C E

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen        A   A        

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 6 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,240 278,150 214 279 701 1712 12538

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 12 10,00 25 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 20,57 20,09 14,17

Toplam: 120 31 16 27,00 23 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe cEAbEbcdaED eAAeDDCadAAebD              

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eADBCeCbEE      DCE 

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDA DCA    BE  b                        

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 2 2 22
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BAHADIR SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,013 278,150 13 22 38 47 425

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 94 22 88,50 74 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EdaDc EdcdeBeDAACCDDDAbbeAEBECDDCEbdCEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal cBCCACDbEEDabCEBCEDa

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACCDADBD DEDBAAaBCCDaEBDCEA EDCCCB BCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADbECCAEEAAEDCBDDEc

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 7 2 78
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,683 278,150 90 115 189 329 2694

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 77 33 68,75 57 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DEACEABBBED     caCabbeebccdBDeabdecDbbE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAcBdCCDdEBeEACCDCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik  DeBDdADDDCBE BAACCCDEDDBDAdEECDe CEdABC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DaA bE EAAEDAcBEDDCd

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 9 1 8 11
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,920 278,150 54 74 122 188 1649

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 82 24 76,00 63 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe aACDcaEEBBABdcAACCeD ACbDAbBECeDCEdEdEcE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal cBeCACD EEcdACEBCEDa

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik b CCDAD DCDE BAA BCCbDEcDCEA E   CB  CAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen a DbbCCAEEAAEDCB DEb

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 3 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,235 278,150 99 124 211 394 3124

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 77 41 66,75 56 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EeCbcCEEaaABecdACCDDbACADcEaaCbDaEAbCEaE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal bBeCACDbEEcdACEdCEDd

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACCDADBDCDaDBAAbBCbeDEBDCEAaEDebC  BCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADbcbeAdbAcEaCBbaEb

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,160 278,150 136 172 333 734 5282

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 60 16 56,00 47 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe aACDceEEBB B  AACCDDDACbeAcadC D        

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCeCD  Ee ACE CED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACCDAD D DEDBdACcCCaDE                 

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen B D E  AEEdAED   Da 

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 4 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,685 278,150 142 179 374 864 6111

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 61 36 52,00 43 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EeC e cbBdbdbcA CCbDDACbec aECDDdEAbdEDc

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal aBedAC bEEDBcCEBCEDC

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D Ce ADeDCaEDBAA cCdDaEB dE    bdC    A 

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BAD EC A cAAEDd bD b

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 3 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 1 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 0 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SAB 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
394,698 278,150 26 38 64 85 706

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 89 19 84,25 70 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EAaDc EbB bB cAcCCDD Abbe EBECcDdEAcCEDc

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCACD EE BACEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DA CDAD D DEDBAACBCCDcEBDCEAeEDC CBaBCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BADEECCAEEAAEDCBDDab

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 4 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 0 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRACE REİS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,233 278,150 117 146 256 512 3864

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 68 19 63,25 53 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe DaAaE BBBEcdAA DDDCCaAbeCDAdBbDCEaAcDECE

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eADBC CDEEBeEAC DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik CDA DeADDDCBE  bA C bE               A  

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DB     EAAEcAd ED Cc

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 6 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ KEREM METİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,643 278,150 210 274 667 1599 11710

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 9 12,75 32 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 34 14 30,50 25 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe  aAa  a aE       DCCEAbDdbAEc DCEC cD   

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal eAbB  CcEE      DCE 

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik  D   CA  D c    A C                     

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen    C    AA D   cD   

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 9 6 2 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,313 278,150 27 39 66 91 783

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 5 18,75 47 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 87 14 83,50 70 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACDc EEcBee    CC D A  D      DCEAdCEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal aBeCdCcbEEDBACEBCED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACCDADBDCDbDBAACBCCDDEaDCEADEDCCCBCBCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BAD EbCA EAAEDCBbD E

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 0 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 5 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Çokgenler 2 2 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÖRKLÜ 101   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,513 278,150 149 186 395 923 6502

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 22 9 19,75 49 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 61 43 50,25 42 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EA ea EEcaAB eAedCab AbbcAEcaacDCEAcCEed

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal cBeC CDdbEDB C dCEDa

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACC AD DCD DBAcacaCe EBDdE Da CeC bB A 

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen aADbEbCAEbAccDCBDedb

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 9 3 5 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 1 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 1 1 50
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER GÜRSO Y 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,765 278,150 71 95 156 254 2147

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 6 21,50 54 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 77 18 72,50 60 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EACD  E B bB  d  C DDACbDcaBdC D EAECEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal DBeCeCD EEDBbCEBCEDd

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik D CCDADceCDEDBAACBdCDDEBDdEb E          

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen BAD ECCAEEAAEDCBbDdb

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 4 3 44
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 4 1 80
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,345 278,150 60 81 134 212 1810

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 3 3 2,25 23 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 15 1 14,75 74 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 79 17 74,75 62 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EA Dc EEc AB  AcCe DDebADAcBEC DaEAECEDE

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal bBeC CD E e  CE CED 

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DACCDAD DCDEDBAACBCCbaEBDCEAD   ee  cCAE

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen B D EC AEEAAEDCB DaE

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 3 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 1 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,673 278,150 195 247 574 1336 9727

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 44 23 38,25 32 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe EA  e EdcabB  dACdDDDAdbe bBECDDdEbcCdD 

Cevap Anahtarı A EACDDCEEBBABADAACCDDDACADAEBECDDCEAECEDE

TYT Sosyal bBeC C              

Cevap Anahtarı A DBCCACDCEEDBACEBCEDC

TYT Matematik DA CDAD D DEDBcA c CD EBD EA  D     dCA 

Cevap Anahtarı A DACCDADBDCDEDBAACBCCDDEBDCEADEDCCCBCBCAE

TYT Fen        A        be a

Cevap Anahtarı A BADEECCAEEAAEDCBDDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 5 4 56
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 3 0 60
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 1 0 50
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,378 278,150 147 184 386 901 6362

Puanı Hesaplanan: 298 782 2100 15710

Katılımlar: 225 299 785 2111 15875

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 19,10 18,92 16,52

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,25 2,15 1,87

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,87 2,82 2,28

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,72 2,65 2,07

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,51 3,37

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,36 11,14 9,58

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 17,24 16,85 12,18

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,33 3,24 1,99

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 20,57 20,09 14,17

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,89 2,82 1,80

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,89 3,77 2,39

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,85 2,74 1,73

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 9,63 9,32 5,92

Toplam: 120 56 20 51,00 43 60,66 59,46 46,19

TYT Türkçe D  dEbBBdEc     DeCCbAbDC A BaDCEabaDE  

Cevap Anahtarı B DEACEABBBEDCAAADDDCCEAADCDAEBDDCECAEDECE

TYT Sosyal ebcBb CDEE   AC DCEB

Cevap Anahtarı B CADBCCCDEEBDEACCDCEB

TYT Matematik  D  DCAD D B  BAA C  ED d A E  D a   AcC

Cevap Anahtarı B CDABDCADDDCBEDBAACCCDEDDBDACEECDCBCECABC

TYT Fen DB   ECbAA D  aED   

Cevap Anahtarı B DBACEECEAAEDAEBEDDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Paragrafın Karşılaştırılması 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 9 3 4 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Türkiye’nin konum özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya ve Türkiye’deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 5 2 0 40
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 2 2 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Piramitler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Küre 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 2 1 0 50
