
SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKARİM ÖMER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 400,919 329,210 62 79 99 391 2716

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 10 6 8,00 40 10,39 10,53 5,42

Fen 20 15 4 13,67 68 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 71 14 66,33 74 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCcdAaCDCBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCBABaBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AdaDaC dB  CACB bbBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CdBADDADCaaCABDdAC B

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİN AKBULUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 422,771 329,210 49 63 74 262 1888

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 13 6 11,00 55 10,39 10,53 5,42

Fen 20 16 4 14,67 73 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 74 15 69,00 77 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBdACCDCBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) dBCdABCaCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBbAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCabaBDDCACB cbaB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) bCBAbAADCaaCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEZEREN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 468,383 329,210 11 17 19 57 457

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 17 3 16,00 80 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 84 6 82,00 91 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBbACCDCBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCaABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCCACBbDCACBDbCdB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADCBCbABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÇINAR ÜLGER 549  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 436,101 329,210 33 45 51 189 1430

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 13 5 11,33 57 10,39 10,53 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 78 10 74,67 83 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBAAbCDCBdAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCaABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AdBcCbAaB DCACB cCBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADCBaCABDCACDc

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YEKTA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 428,082 329,210 44 56 65 237 1712

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 16 4 14,67 73 10,39 10,53 5,42

Fen 20 15 5 13,33 67 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 76 14 71,33 79 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDcCCBAACCDCcdAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCBcBbBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AcBDCCACBcDCACBDAbaB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CdBdDAADCBdCABDdACDa

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP GÖNÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 486,213 329,210 4 5 5 15 93

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 87 3 86,00 96 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCaABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCCACBDDCACBDbCBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBAbAADCBCCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL ULUSOY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 302,983 329,210 100 124 203 1021 6896

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 4 6 2,00 20 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 5 5 3,33 33 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 9 8 6,33 32 10,39 10,53 5,42

Fen 20 11 8 8,33 42 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 43 41 29,33 33 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) cbACBaD CAcBCdBabADc

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) AcdcBdCadD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) aCdaBAdd c

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) dBAbbDaCBc

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBC  cCAbDacCACdacd 

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) a CAbDcACbdCDACaAcCb

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 1 3 25
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 2 3 33
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 1 2 33
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 2 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 6 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZEL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 392,801 329,210 67 86 111 453 3052

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 8 1 7,67 77 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 12 6 10,00 50 10,39 10,53 5,42

Fen 20 15 5 13,33 67 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 66 19 59,67 66 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAcdBCD CAABCCBD ADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) AB DBdCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBdacBCBc

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBa

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCdaBCAC  BaAbaDBcA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCbCDBACCaCDA cAddC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 0 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 3 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN ERDEM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 485,223 329,210 6 7 7 19 111

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 18 2 17,33 87 10,39 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 87 3 86,00 96 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCaABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCaACBDDCACBDbCBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADCBCCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN ERTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 432,121 329,210 38 50 57 215 1581

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 7 2 6,33 63 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 15 4 13,67 68 10,39 10,53 5,42

Fen 20 16 3 15,00 75 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 74 13 69,67 77 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBAAbCDCBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCaCbBD BA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) cBCBcdCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDaCAaBDDCACBbcC B

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) bCBAbAADCBa ABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 0 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYDA ŞEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 500,000 329,210 1 1 1 1 1

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,39 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 90 0 90,00 100 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCBABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCCACBDDCACBDACBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADCBCCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890

100
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60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN OKŞAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 422,011 329,210 50 64 75 267 1909

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 14 4 12,67 63 10,39 10,53 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 73 15 68,00 76 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBAAdCDaBdcAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) cBCacdCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBbAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABacCbA B DCACBDbCBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBAbAADCaCCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890

100

0
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60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 2 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA UZUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 377,643 329,210 76 97 126 543 3709

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 7 1 6,67 67 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 11 6 9,00 45 10,39 10,53 5,42

Fen 20 13 5 11,33 57 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 62 18 56,00 62 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BaADaBbCBAACCDCcCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) D DCCaD BA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCacB  CD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BB BDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AcBDCdA Bc CACc cCaB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN)  bBcD ADCBbbABDbAC B

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 0 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 2 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 3 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR KILIÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 406,169 329,210 59 75 94 364 2529

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 12 3 11,00 55 10,39 10,53 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 70 15 65,00 72 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBaDdbAbBCCBaDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) AcADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBAdCBb

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAAbBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBC  BC C DB AbCDaaA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BcCACDBACaBCDAADABCb

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ KALEM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 412,164 329,210 55 70 87 325 2297

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 14 4 12,67 63 10,39 10,53 5,42

Fen 20 15 5 13,33 67 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 71 17 65,33 73 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAAdBCDCbAABCCBDcADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABAaBCCDCc

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCdABaBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) AcAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCc cCACDDBa aCDBBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBAbdBCDACcbBbC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY DEMİREKİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 319,254 329,210 97 120 189 933 6229

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 6 9 3,00 15 10,39 10,53 5,42

Fen 20 11 9 8,00 40 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 54 31 43,67 49 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAcCcCDdbAABCdBabADa

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADdCCDbD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBABCcd

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADcCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) Baa  aCACc  b dbDadA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCAaaBAbbaCbAAbABdb

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 5 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL İREM TURAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 389,983 329,210 68 88 113 473 3160

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 9 8 6,33 32 10,39 10,53 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 67 20 60,33 67 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADaBCCBAAbCDbcCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBbABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) dBCdccCdCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ddBDabdaB abACB AC B

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBAcAADCBbCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 2 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 2 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KARAKOÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 412,340 329,210 54 69 86 324 2291

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 10 7 7,67 38 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 0 19,00 95 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 73 13 68,67 76 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBbDbCAcBCdBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABcDBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBAdCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BcCc cCAC DB AdabBdA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBAC BCDAADABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 3 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 0 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 427,764 329,210 46 58 67 239 1724

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 14 5 12,33 62 10,39 10,53 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 76 13 71,67 80 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDdCCBAAbCDCBCcAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DbDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCaABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDaCAaBDDCACc bbBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CbBADAA*CBaCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA DEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 408,211 329,210 58 74 92 350 2445

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 14 6 12,00 60 10,39 10,53 5,42

Fen 20 15 5 13,33 67 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 72 18 66,00 73 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) aDADDBCCBAACCDCcdcAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCaAdCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) dBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCbAaBcDCACBbcCBa

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CdBADAAbCBabABbCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 3 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE CERE KOCAMAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 365,827 329,210 84 106 141 636 4220

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 9 11 5,33 27 10,39 10,53 5,42

Fen 20 15 5 13,33 67 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 62 28 52,67 59 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAAddCDCdAABCCBDcADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABAbBCCDbD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCdadABCBc

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) AcAAADcCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBacbcCACabaCdCaDacA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCAaDBACacCDAADABdb

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 3 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM ASAL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 385,236 329,210 70 90 116 493 3360

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 7 1 6,67 67 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 9 5 7,33 37 10,39 10,53 5,42

Fen 20 14 5 12,33 62 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 65 16 59,67 66 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBCDdCAABCCBDa*DB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADdCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBABCBd

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) cBAAA  CBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBC  BaAbabB   dDB A

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCAbDBAbbcC ADDABCb

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 2 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞIN CANDAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 378,128 329,210 75 96 125 540 3687

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 9 7 6,67 33 10,39 10,53 5,42

Fen 20 14 6 12,00 60 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 64 21 57,00 63 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAcCBCD CAABCCBaDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABAcBCCDbD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBacABCBd

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADcCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) Babc cCAC cB AaaDB A

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) aDCAdDaACaBCDAAcABbC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 5 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇETİNDORUK TIRAŞOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 446,329 329,210 24 34 39 140 1090

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 14 5 12,33 62 10,39 10,53 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 80 9 77,00 86 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BaADDBCCBAACCDCBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBaABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCBABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCac BDDCACBDcbcB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADCBaCABDCcCDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AKBABA 8480  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,618 329,210 31 43 49 181 1377

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 12 8 9,33 47 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 79 11 75,33 84 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBbDCCAABCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDbD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBABCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BcbcDcCACDcBaAdCDBaA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACaBCDADDABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ FIRAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 429,466 329,210 41 53 62 232 1667

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 14 3 13,00 65 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 74 12 70,00 78 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDAbaBCCcAACCDCBdAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDAcA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABC cBaBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBdBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AaBDCC aB  bACBDACBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADCBaCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 1 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN KORKUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 280,629 329,210 102 128 224 1149 7893

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 3 8 0,33 2 10,39 10,53 5,42

Fen 20 8 11 4,33 22 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 45 34 33,67 37 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAcddaD aAAcCdBaDADc

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBdCDbD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBdcABCBc

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAAbBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BcCd  aAdac  c  a   

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) acCAdDaACbaCaADacdb 

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 1 8 10
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİNSU AKIN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 446,099 329,210 25 35 40 143 1100

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 15 4 13,67 68 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 0 19,00 95 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 79 8 76,33 85 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAAdBCDCbAABCCBaDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBAa BA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCcDcCACDDBaAC DaBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBAC BCDAADABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 1 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 0 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEM ILIK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,511 329,210 36 48 54 192 1454

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 13 4 11,67 58 10,39 10,53 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 77 10 73,67 82 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBAAbCDCBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCBbdCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDC   BaaCACBDbCaB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CdBADAADCabCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU BENGÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 456,439 329,210 19 28 31 99 800

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 16 4 14,67 73 10,39 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 82 8 79,33 88 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAAbcCDCbAABCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBcBCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCcDBCACDDBdAaCbBBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACCBCDADDABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇINAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 459,007 329,210 17 26 29 93 723

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 18 1 17,67 88 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 79 10 75,67 84 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBbDCCAdBCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABcDBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCaCBbaCBd

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCcB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCADBCACDDBCAbCDB A

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACCaCDAADABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 2 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECESU KILIÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 464,275 329,210 14 23 25 74 571

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 17 3 16,00 80 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 83 6 81,00 90 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBCDCCAABCC DDAaB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCdABCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCbDBaACDDBCACCDaBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACCBCDAADABCb

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN SARI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 370,056 329,210 81 102 136 596 4038

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 5 5 3,33 33 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 8 11 4,33 22 10,39 10,53 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 62 27 53,00 59 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDAaDBCCBAAbCDacCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) dBCaddCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) caCdDbAABc

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AaBcabbaBDbbACac CdB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBAaAADCBCCABDaAaDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 2 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 1 2 33
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 3 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 3 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN YILMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,557 329,210 37 49 55 201 1496

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 13 6 11,00 55 10,39 10,53 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 78 11 74,33 83 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCdAACCDbBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCaABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AaBDCbAaBD bACBbbCBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CdBADAADCBCCABDaACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE VARDAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 363,959 329,210 85 107 144 644 4286

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 7 10 3,67 18 10,39 10,53 5,42

Fen 20 16 4 14,67 73 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 64 23 56,33 63 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACcCDCbAbBCCBacAaB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) AcADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBAaCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBd

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) Bcdb cCAb DBd adDcaA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACaBACaaCDAAcABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ADIGÜZEL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,999 329,210 34 46 52 190 1435

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 15 5 13,33 67 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 76 14 71,33 79 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBAAbCDaaCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DbDCCBbABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCBAdCaCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBbAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDaCACBDDbACcDcCaB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADCBCCdBDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GİRAY KURT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 443,566 329,210 26 37 43 157 1172

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 11 6 9,00 45 10,39 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 80 7 77,67 86 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBAACCDCBdAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCBABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AdBcabAaB  CACB bCBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADCBCCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE PINAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 371,996 329,210 79 100 133 581 3963

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 9 7 6,67 33 10,39 10,53 5,42

Fen 20 16 4 14,67 73 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 65 21 58,00 64 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACaaDCbAbBCCBabADa

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDbD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBcBCcA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BB c BCACD c cbaDaaA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) cDCACcBACbBCDAADABCb

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 2 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KARAVELİO 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 344,720 329,210 92 115 165 768 5093

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 7 2 6,33 63 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 8 8 5,33 27 10,39 10,53 5,42

Fen 20 10 6 8,00 40 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 55 25 46,67 52 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBaDCdAABCdBD ADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABbD CCDbD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBacAaCBc

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAAbBCBa

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) B C  cCAbDbBacaaDa A

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN)   CAdD ACadCDABbcBb 

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 0 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 3 4 30
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YILMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,315 329,210 40 52 61 227 1643

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 6 4 4,67 47 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 17 3 16,00 80 10,39 10,53 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 74 16 68,67 76 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAbCdbDCCAABCdBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABcaaCCaCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCdCBABCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAAbBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCcDBCAbDDBCACdDBBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACcBAbCBCDADDABdC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KILIÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 362,915 329,210 86 108 146 654 4333

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 4 5 2,33 23 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 6 14 1,33 7 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 0 19,00 95 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 60 26 51,33 57 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDA DBCCaAACCDbaCdAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCbCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCaABCdC 

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) aBCcD Abdc

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AcabdadCBbcdAbdDbacB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADCADCBCCABD ACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 1 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 0 2 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 3 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ATLAS AKSOY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,304 329,210 60 76 95 370 2595

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 14 5 12,33 62 10,39 10,53 5,42

Fen 20 14 6 12,00 60 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 71 18 65,00 72 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDAbDcCCBAACCDaBCdAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDAcA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCaABCBCa

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCCdaB DCACBbdCcB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) ddBAbAADCBaaABcCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 2 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT KANAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 312,899 329,210 98 121 195 967 6476

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 8 1 7,67 77 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 2 0 2,00 20 8,44 8,37 4,58

Fen 20 14 5 12,33 62 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 43 15 38,00 42 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACcbD CAA aCdaaADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCb D

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCcCBcaCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) AB        

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (FEN) BDCAdDaACbdCDACDAB d

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 0 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 0 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 2 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 1 0 33
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 3 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ATMACA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 395,102 329,210 66 84 107 437 2960

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 6 4 4,67 47 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 9 5 7,33 37 10,39 10,53 5,42

Fen 20 16 4 14,67 73 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 66 16 60,67 67 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBAACCDC CdAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DbaCCdaABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) cBCaAB BCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT)  dBDba a bDCACB  C B

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CdBcDDAbCBaCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL NİSA TÜMAY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 438,280 329,210 30 42 48 179 1354

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 15 5 13,33 67 10,39 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 77 13 72,67 81 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADadCCBAACCDdBCcAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) cBCBABaBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) dBCBbAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABaDaCbCBDDCACcDbCBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADCBCCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH AHMADI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 418,604 329,210 52 66 79 285 2043

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 10 5 8,33 42 10,39 10,53 5,42

Fen 20 16 3 15,00 75 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 74 10 70,67 79 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBCDdCAABCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBAaCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCb BCAb  BaA  DBdd

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCAaDBACaBCDAADABd 

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 2 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEVZİ ARABALI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 492,099 329,210 3 4 4 8 41

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,39 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 88 2 87,33 97 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBCDCbAABCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBAaCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCADBCACDDBCACCDBBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACCBCDADDABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA PİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 486,213 329,210 4 5 5 15 93

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 87 3 86,00 96 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBCDCCAABCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBAaCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCbDBCACDDBCACCDBBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACaBCDAADABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN DEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 427,875 329,210 45 57 66 238 1718

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 14 6 12,00 60 10,39 10,53 5,42

Fen 20 18 1 17,67 88 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 76 13 71,67 80 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBbCBdAbCDCaCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCBABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) acCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCbAaBDDCACcbACaa

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBAbAAD BCCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKKI TUNCİL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 399,206 329,210 64 81 102 409 2797

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 10 5 8,33 42 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 63 17 57,33 64 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACcCDbCAABCbBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) aCBCBddCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) c db  a  c

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBdc BCACD B  a cBdA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACdBCDAADABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 3 3 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 0 2 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL EFE EROL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 331,641 329,210 94 117 178 860 5649

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 7 10 3,67 18 10,39 10,53 5,42

Fen 20 14 6 12,00 60 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 54 33 43,00 48 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BaAbDBCCdbAbCDbaCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DbDCCBaABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) dBacbdaBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) aBCBDAAABc

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AdcaabbaB  CACa cCaB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CdBAbAADCabCABaCbCDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 3 3 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 3 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA NUR YAVUZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 446,905 329,210 23 33 38 138 1077

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 0 9,00 90 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 14 5 12,33 62 10,39 10,53 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 80 8 77,33 86 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBAACCDbBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCB ABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCBABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCbcaBD CACcDbCBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADDADCBabABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 0 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ARTUKSÜER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 428,790 329,210 43 55 64 234 1686

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 12 3 11,00 55 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 76 9 73,00 81 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDAbDBCCcAACCDaBCbAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCBcBCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AaBcCC  B DCACc A BB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADDAbCBCCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK DURĞ UT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 228,841 329,210 103 129 257 1403 10040

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 5 5 3,33 33 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 6 11 2,33 12 10,39 10,53 5,42

Fen 20 7 13 2,67 13 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 27 58 7,67 9 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) dcddBCbabcdaCaBDbADa

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABcDadCaCa

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) Dbaddbdbcd

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) cBbbc cb a

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) B Cc dadaa BCcdCcaBd

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) daCAaDcdabcaDABcdcbC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 1 5 17
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 0 3 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 2 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 3 7 30
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 3 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ECE YILMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 395,304 329,210 65 83 106 436 2951

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 11 8 8,33 42 10,39 10,53 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 68 21 61,00 68 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACcbDCCAdBCCBDbADc

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) AcADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBAdCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAdbaCBd

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCb BdAbcDBaACCcBad

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACCBCbADDABCd

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIKMEY ÖZPINAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 458,612 329,210 18 27 30 95 735

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 16 3 15,00 75 10,39 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 81 8 78,33 87 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBbDCCAbBCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCdcaCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCc BCACDcBaACCDBBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACCBCDAADABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 2 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ŞENTÜRK 99  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 401,727 329,210 61 78 98 388 2685

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 13 4 11,67 58 10,39 10,53 5,42

Fen 20 15 5 13,33 67 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 69 15 64,00 71 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAcCcCDaCAABCC D ADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCcCa BdBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BdCADcCAC  BCAbCDc A

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACaaCDADDbBaa

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 1 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİLEFEC EYLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 367,491 329,210 83 105 140 623 4146

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 10 9 7,00 35 10,39 10,53 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 62 27 53,00 59 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BaAbDBCCcAACbDbaCcAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBbdBA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) dBdcAdCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BcCBbAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AcacCbAaBbDCAbB cCdB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) bCBADAADCBCCABaCAbDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 2 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADRİ BAYRAKTAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 346,364 329,210 91 114 164 759 5040

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 2 13,33 67 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 6 3 5,00 25 10,39 10,53 5,42

Fen 20 10 5 8,33 42 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 55 15 50,00 56 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BA a CD  AABCCBDaADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABccBCCcCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCcABCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADcCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) B C  cCACa       a A

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) aDCACc AbbdCDA  A   

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 2 2 20
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA CAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 375,815 329,210 77 98 128 554 3801

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 5 5 3,33 33 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 7 2 6,33 32 10,39 10,53 5,42

Fen 20 14 6 12,00 60 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 61 18 55,00 61 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBaDCCAABCCBDDAaB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) AcdbBCCbaD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBcaCcA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) B  b BC C      aDB A

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) cDCAaDBACddCDACbABbC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 1 3 25
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 3 3 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
L VENT  Lİ YAYLA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,197 329,210 47 60 70 245 1779

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 0 9,00 90 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 13 4 11,67 58 10,39 10,53 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 74 11 70,33 78 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDAbaBCCBAACCDCBdAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDC BDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCdA aBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCbdaB aCACB AC B

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADDADCBdCABDbACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 0 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DAĞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 358,115 329,210 87 110 152 692 4530

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 7 1 6,67 67 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 9 7 6,67 33 10,39 10,53 5,42

Fen 20 14 5 12,33 62 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 58 23 50,33 56 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAbC aDCCAABCCcDbdDB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABccBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DC CBccdBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) AB AADcCB 

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BcCc aCAd   dAbCDBdA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBbCbaCDAC dBdC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 3 3 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 0 67
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 3 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ALTAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 380,858 329,210 73 94 121 520 3565

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 8 4 6,67 33 10,39 10,53 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 66 15 61,00 68 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAAacbDCCAbcCCBD bDB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBAdaBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) B C caCAC  B  a aB A

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACbBCDADbABdC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 2 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM HAMARAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 385,351 329,210 69 89 115 492 3350

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 5 5 3,33 33 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 8 5 6,33 32 10,39 10,53 5,42

Fen 20 15 4 13,67 68 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 63 19 56,67 63 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBAAbCDCBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DbaCacDAcA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) cBCaAdaBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AdcDa A Ba CACB c   

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADDADCadCAcbCAC B

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN DUMANLI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 482,659 329,210 7 9 9 22 146

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 18 1 17,67 88 10,39 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 86 2 85,33 95 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAA BCDCCAABCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBAdCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCA BCACDDBCAaCDBBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACCBCDAADABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN YEŞİL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 354,962 329,210 88 111 153 710 4680

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 11 8 8,33 42 10,39 10,53 5,42

Fen 20 13 7 10,67 53 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 60 29 50,33 56 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDAcaBCCcAAbCDacCcAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DdDCCBcABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) dBCBbcCaCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) aBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AcBaCddaBD CACabcCBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) bdBADCAbCadCABDaACaB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 3 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRA AKDOĞAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,214 329,210 39 51 59 218 1612

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 13 6 11,00 55 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 78 11 74,33 83 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BaADDBCCBbAbCDCcCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCBABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AdBDddAdBDDCACc cCBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADDADCBaCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALBAYRAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 418,017 329,210 53 67 80 288 2060

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 12 8 9,33 47 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 76 14 71,33 79 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCcAAaCDdcbAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCBABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBcaCAaBcDCACcbcCdB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBAaAADCBCCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 3 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 3 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR DANIŞIKKAY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 328,741 329,210 96 119 181 879 5769

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 10,39 10,53 5,42

Fen 20 15 5 13,33 67 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 55 32 44,33 49 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAAdcaDCCAbcCCBDaADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABAccCCDdD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCaaBABCBd

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAAbBCBa

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) a CcbaCdb a addacBcA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACbBACbcCbADbABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 2 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 4 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÜLER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 464,652 329,210 13 21 23 70 557

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 15 5 13,33 67 10,39 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 83 7 80,67 90 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBCDCCAABCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCdCBABCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBa

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCbcBCACDDBaACCcaBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACCBCDAADABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR KES İN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 400,199 329,210 63 80 100 398 2748

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 7 4 5,67 28 10,39 10,53 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 69 12 65,00 72 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAbCBCDCbAABCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBAaCBc

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBdBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) B Cc aC C  B  a Da A

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) dDCACDBACCcCaADDABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN KILIÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 330,513 329,210 95 118 180 869 5691

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 5 5 3,33 33 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 4 5 2,33 23 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 10 5 8,33 42 10,39 10,53 5,42

Fen 20 14 5 12,33 62 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 50 31 39,67 44 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAAd bbbCAAcdCda AbB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABcDdbCcbD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBAaCBc

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) cBAAcbaaB 

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT)  BCb dCACb BaA  DBcA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACaBACbdCDACD Bdd

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 1 2 33
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 3 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLSU NAZ AKTAŞ 99999  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 475,959 329,210 10 13 14 33 264

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 85 5 83,33 93 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBCDCCAAcCdBDcADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBABbBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCADBCACDDBCACCDBBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACaBCDAADABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER BUDAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 382,356 329,210 71 92 118 510 3486

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 6 3 5,00 50 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 10 4 8,67 43 10,39 10,53 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 62 21 55,00 61 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAAdBaDbCAAaCCBDcADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBdadabBc

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) cBAAc BCBa

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) B C  BCAC D abbCaB A

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACbaCDADDABdC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 3 3 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 1 2 33
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SADİ SÜTÜTEMİZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,306 329,210 48 61 72 258 1871

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 13 4 11,67 58 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 74 12 70,00 78 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) acADDBCCBAAC caBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCaAcCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) aBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AcBDCbAaB DCACB cC B

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBAbAADCBCCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ AKYOL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 311,782 329,210 99 122 196 973 6530

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 4 5 2,33 23 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 7 12 3,00 15 10,39 10,53 5,42

Fen 20 11 8 8,33 42 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 47 38 34,33 38 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) aDA DaCCBAACCDaBdcAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCbCbBcABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN)  BbdccaBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) a bBccAABc

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) bdBDCCbCd cdbdBbbCda

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) dCBd CAbaBbaAdDCcCDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 3 3 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 1 2 33
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 5 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 3 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ KESKİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 300,089 329,210 101 126 208 1043 7030

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 3 10,00 50 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 5 2 4,33 43 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 2 4 0,67 7 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 3 2 2,33 12 10,39 10,53 5,42

Fen 20 8 2 7,33 37 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 37 13 32,67 36 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR)  A C  DCCAdcdCBDDA  

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) cc DB C CD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBA C A

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) bc AbaB   

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCd    a           

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN)   CA c AC  C A   Bd 

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 0 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 0 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 0 2 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 1 1 10
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ PÜSKÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 440,588 329,210 28 39 45 170 1278

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 12 6 10,00 50 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 79 9 76,00 84 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBAACCDCcCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) dBCBABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AdcDC AdB DCACaacCBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADCBbCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RASUL EMRE HOT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,849 329,210 35 47 53 191 1441

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 15 3 14,00 70 10,39 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 76 11 72,33 80 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACcCDbbAABCdBaDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABAaBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCB BAddBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCA BCAb DBaACCDBcA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACCBCDADDABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 2 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RİMA BAİKOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 459,563 329,210 15 24 27 89 701

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 17 3 16,00 80 10,39 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 83 7 80,67 90 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BaADaBCCBAAbCDaBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCBABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCCAaBDDCACcDbCBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADCBCCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN NAZ ERİŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 481,699 329,210 8 10 10 23 161

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 18 1 17,67 88 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 86 3 85,00 94 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBaABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCBABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDaCA BDDCACBDACBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADCBCbABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA ALTU NTEPE N 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 440,482 329,210 29 40 46 171 1284

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 14 3 13,00 65 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 0 19,00 95 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 77 9 74,00 82 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDAbaBCCBAACCDCcCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBbABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCaABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) dBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCCdaBDDbACB  C B

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADC CCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA BOZKURT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 347,393 329,210 90 113 162 751 4995

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 10 6 8,00 40 10,39 10,53 5,42

Fen 20 11 8 8,33 42 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 57 28 47,67 53 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADaBbCcbAaCDbBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DbDCCcDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) cBbdAdCBCa

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) aBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) A BcCCA BbaCACB da d

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CdBdaCADCBbCAacdAC c

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 3 3 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 4 6 40
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDEM SERİNOVA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 369,433 329,210 82 103 137 603 4066

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 6 4 4,67 47 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 8 10 4,67 23 10,39 10,53 5,42

Fen 20 16 3 15,00 75 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 63 23 55,33 61 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADD dCBAACdDaaCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCbCadDdBA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) AcbBABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AacDbbcaBabCACa bC B

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADDAD cCbABaCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 2 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 2 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRAN ÇİFTÇİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 436,949 329,210 32 44 50 185 1402

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 16 3 15,00 75 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 74 15 69,00 77 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACcbDCCAABCCBaDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADdCCcbD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCdAaCBd

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAbAbBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBbccBCAC DBCACCDBBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACCBCDAADABdC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA ÖZCAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 342,350 329,210 93 116 168 784 5201

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 5 1 4,67 47 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 5 7 2,67 13 10,39 10,53 5,42

Fen 20 15 5 13,33 67 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 54 23 46,33 51 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBaDCCAbcddBD ADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) AcAaBCCDdD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBAadBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) Ac AADB   

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) B ac aa CDbc  a  B A

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCAdDBACbBCDADcABdb

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 2 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 0 67
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA İLHAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 348,793 329,210 89 112 160 744 4945

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 6 4 4,67 47 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 7 8 4,33 22 10,39 10,53 5,42

Fen 20 16 4 14,67 73 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 59 26 50,33 56 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BbAbDBCCdbACaDaBbcAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DdDCadDbBA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCBbBCaCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AaBc abaBc bAaB  C B

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) bCBdDAADCBbCcBDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA GÖZLÜ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 497,694 329,210 2 3 3 3 13

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,39 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 89 1 88,67 99 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBCDCCAABCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABAbBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBABCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCADBCACDDBCACCDBBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACCBCDAADABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT DEMİRKIRAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 371,729 329,210 80 101 134 582 3970

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 9 9 6,00 30 10,39 10,53 5,42

Fen 20 15 4 13,67 68 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 64 22 56,67 63 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BaADDBCCcAACbDbdCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCcDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) dBb AdCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AdaDadcdBD CACa cCaB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) baBdDDADCBaCABDCAC B

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 1 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TUNALI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,473 329,210 57 73 91 340 2360

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 14 5 12,33 62 10,39 10,53 5,42

Fen 20 15 4 13,67 68 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 72 14 67,33 75 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAcC CDC AbBCCBDDAbB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADdCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBcBCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBabDBCACDcBaA CDBcA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACcBACb CDADbABdC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ULU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 380,522 329,210 74 95 122 522 3578

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 12 1 11,67 58 10,39 10,53 5,42

Fen 20 12 6 10,00 50 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 60 21 53,00 59 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACddDCCAABCCBDbADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABbDcCCaCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCcaabaCBd

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAAbBCaB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) B C  BCACa B  CCDB A

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCAdDaAbacCDAAbAB  

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 2 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 5 3 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YALIN CANDAŞ 99999  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 428,854 329,210 42 54 63 233 1684

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 13 4 11,67 58 10,39 10,53 5,42

Fen 20 18 1 17,67 88 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 75 11 71,33 79 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAcCBCDCCAABCdcDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABcDBCCDbD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBAaCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBbcDcCAC  BCAaCDB A

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACCBCDAA ABbC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 1 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KIRÇAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 476,693 329,210 9 12 13 30 252

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 18 2 17,33 87 10,39 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 86 4 84,67 94 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDAaDdCCBAACCDCBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCBABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCCACBDDCACBDcCBd

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADDADCBCCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUSEMRE ERD* 4444  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 454,913 329,210 20 30 34 104 851

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 16 3 15,00 75 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 80 8 77,33 86 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDB CBbACCDCBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBbABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCaAcCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AadDCbA BDDCACBDACBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADCBCaABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 0 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ERAY DURGUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 453,036 329,210 21 31 35 111 900

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 18 2 17,33 87 10,39 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 81 9 78,00 87 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAAdBabCCAABCCaaDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBABCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBdBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCccBCACDDBCACCDBBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACbBCDAADABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYAYDIN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 452,845 329,210 22 32 36 114 910

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 13 5 11,33 57 10,39 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 81 6 79,00 88 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBbDCCAABCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBABCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) AB AADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCcDBCAC  BaAaaDBaA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACCBCDAADABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 0 67
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AKIMCILAR 99992  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 440,939 329,210 27 38 44 167 1260

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 15 3 14,00 70 10,39 10,53 5,42

Fen 20 18 1 17,67 88 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 76 11 72,33 80 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBdDCCAdBCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABAbBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBAaCBd

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAAbBCBd

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCcDcCACDDB Ab DBBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACCBCDAAc BCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 1 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DURMUŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 459,090 329,210 16 25 28 91 717

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 13 4 11,67 58 10,39 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 82 5 80,33 89 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DbDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCBABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCbA BD bACc cCBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADCBCCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARAER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 421,829 329,210 51 65 76 269 1923

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 14 6 12,00 60 10,39 10,53 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 73 17 67,33 75 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAAaBCDCCAbBCCBDcADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBaCDbD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBbdAaCBb

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCccBCAbaDBCACaDBcA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCAaDBACaBCDAADABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ BURTUL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 466,948 329,210 12 19 21 61 496

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 18 2 17,33 87 10,39 10,53 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 83 7 80,67 90 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBbDCCAABCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCcCBABCcA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCbDBCACDDBaACCDBBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) dDCACDBACCBCDAAcABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 374,929 329,210 78 99 130 561 3835

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 7 1 6,67 67 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 10 5 8,33 42 10,39 10,53 5,42

Fen 20 16 4 14,67 73 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 62 19 55,67 62 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACcbD CAA CdBacADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDbD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) bCBdcABCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAA B Bc

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCc BCAC  Ba aaDc A

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCAaDBAabBCDADDABbC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPSENA ŞEKER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 411,290 329,210 56 72 90 333 2333

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 10 4 8,67 43 10,39 10,53 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 71 10 67,67 75 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADD CCBbACCDC CcAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) dBCBA dBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) A BDab  BDDbACc   BB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADDADCdaCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLAL ÇOPUR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 381,795 329,210 72 93 120 515 3524

Katılımlar: 103 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,16 15,32 10,24

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,09 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 8,37 4,58

Matematik 20 7 8 4,33 22 10,39 10,53 5,42

Fen 20 17 2 16,33 82 15,75 15,92 10,20

Toplam: 90 66 18 60,00 67 65,15 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDAcDBCCcAACCDaBaAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DbDaCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) dBCaABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AcaD bb  b bACa cCBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBdDDADCB CABDCACDd

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 2 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİNA ERTÜRK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 500,000 329,210 1 1 1 1 1

Katılımlar: 13 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,03 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,59 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,15 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,37 4,58

Matematik 20 20 0 20,00 100 14,28 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 17,85 15,92 10,20

Toplam: 90 90 0 90,00 100 75,38 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCBABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCCACBDDCACBDACBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADCBCCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA GÖK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 385,074 329,210 13 91 117 495 3366

Katılımlar: 13 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,03 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,59 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,15 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,37 4,58

Matematik 20 7 10 3,67 18 14,28 10,53 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 17,85 15,92 10,20

Toplam: 90 68 19 61,67 69 75,38 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BaADDBCCBAAbCDdBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCaddCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AdBDCbd dccbA Bacb B

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CdBADAADCdbCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 2 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK  H BAYINDIR 3280 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 464,594 329,210 7 22 24 72 564

Katılımlar: 13 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,03 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,59 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,15 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,37 4,58

Matematik 20 15 3 14,00 70 14,28 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 17,85 15,92 10,20

Toplam: 90 83 5 81,33 90 75,38 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBCDCCAABCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBcBCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCc BCACD BaACaDBBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACdBCDAADABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK HAMALOĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 480,590 329,210 2 11 11 24 178

Katılımlar: 13 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,03 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,59 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,15 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,37 4,58

Matematik 20 17 2 16,33 82 14,28 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 17,85 15,92 10,20

Toplam: 90 86 3 85,00 94 75,38 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBCDCCAABCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBAaCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBbc BCACDDBCACCDBBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACCBCDADDABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA KIRAYLAR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 456,022 329,210 8 29 32 100 810

Katılımlar: 13 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,03 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,59 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,15 7,10 5,06

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,49 8,37 4,58

Matematik 20 18 2 17,33 87 14,28 10,53 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 17,85 15,92 10,20

Toplam: 90 79 11 75,33 84 75,38 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBCDCCAbBCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBaBABCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) dBAAAbBaBd

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCADBCACDDBCACaDBcA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BcCACDBACaBCDADbABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ALİ DOĞAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 475,399 329,210 3 14 15 37 274

Katılımlar: 13 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,03 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 9,59 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,15 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,49 8,37 4,58

Matematik 20 18 2 17,33 87 14,28 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 17,85 15,92 10,20

Toplam: 90 84 6 82,00 91 75,38 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDcCCBAACCDCBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDAcA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCaABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCcDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCCACBcDCACcDACBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADCBCCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890

100
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN EKMEKÇİ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 391,975 329,210 12 87 112 456 3078

Katılımlar: 13 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 17,03 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 9,59 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,15 7,10 5,06

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,49 8,37 4,58

Matematik 20 14 3 13,00 65 14,28 10,53 5,42

Fen 20 13 7 10,67 53 17,85 15,92 10,20

Toplam: 90 66 20 59,33 66 75,38 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BaADDBCCBbAbCDC CcAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCdDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCaAcCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) ddCaDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCC dB DCACc cCBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) bCBcDDADCddbABbdACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLBEY ERSÖZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 474,413 329,210 4 15 17 41 306

Katılımlar: 13 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,03 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,59 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,15 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,37 4,58

Matematik 20 16 3 15,00 75 14,28 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 17,85 15,92 10,20

Toplam: 90 85 4 83,67 93 75,38 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBCDCCAABCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBAaCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCcDBCACDcB ACaDBBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACCBCDAADABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK ŞAHİN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 411,944 329,210 10 71 88 326 2305

Katılımlar: 13 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 17,03 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 9,59 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,15 7,10 5,06

İngilizce 10 6 3 5,00 50 8,49 8,37 4,58

Matematik 20 14 5 12,33 62 14,28 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 17,85 15,92 10,20

Toplam: 90 69 17 63,33 70 75,38 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDdCdB Ab DaBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCdDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABbddBCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) dBbBbAAAB 

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCCAaBDDbACcDc cB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADCBCbABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 3 3 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 0 67
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN KAYA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 465,384 329,210 6 20 22 69 542

Katılımlar: 13 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 17,03 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 9,59 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,15 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,37 4,58

Matematik 20 18 2 17,33 87 14,28 10,53 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 17,85 15,92 10,20

Toplam: 90 83 6 81,00 90 75,38 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BD DaBCCBAACCDCBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBaABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABCBABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AaBDCCACBDDCACBDcCBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADCBabABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF CEM ÇİÇEK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,288 329,210 11 77 96 371 2598

Katılımlar: 13 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 17,03 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,59 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,15 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,49 8,37 4,58

Matematik 20 14 6 12,00 60 14,28 10,53 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 17,85 15,92 10,20

Toplam: 90 72 18 66,00 73 75,38 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAcdcCDCbbcBCdBDbADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBABCBd

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAAcBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCcDcCACDDBabCCDaaA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACaaCDAADABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELA KAYA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,916 329,210 9 59 68 243 1749

Katılımlar: 13 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 17,03 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,59 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,15 7,10 5,06

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,49 8,37 4,58

Matematik 20 14 6 12,00 60 14,28 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 17,85 15,92 10,20

Toplam: 90 75 15 70,00 78 75,38 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BbADDcCCBAACCcaBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) dBCBAdCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) caCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDaCAaBcDCACBbbbBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADDADCdCCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 3 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELA OKUR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 468,347 329,210 5 18 20 58 465

Katılımlar: 13 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,03 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,59 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,15 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,37 4,58

Matematik 20 16 2 15,33 77 14,28 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 17,85 15,92 10,20

Toplam: 90 83 5 81,33 90 75,38 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) dBCaABCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBDCCA BDDCACcDAb B

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADAADCBCbABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BEREN ÜSTÜNGÜN 619 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 368,105 329,210 1 104 138 615 4118

Katılımlar: 2 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,00 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 10,00 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,16 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,16 8,37 4,58

Matematik 20 7 6 5,00 25 2,16 10,53 5,42

Fen 20 15 5 13,33 67 9,66 15,92 10,20

Toplam: 90 63 19 56,67 63 45,17 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDAbaBCCcAACCDbaCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN)  BbdcBCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) ABBc a  B c  CB baBc

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) bCBbDAADCdaCABDCACDc

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 3 3 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 6 4 60
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ULÜNAY DEMİRHAN 288 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 300,977 329,210 2 125 207 1035 6980

Katılımlar: 2 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,00 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 10,00 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,16 7,10 5,06

İngilizce 10 2 5 0,33 3 5,16 8,37 4,58

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 2,16 10,53 5,42

Fen 20 9 9 6,00 30 9,66 15,92 10,20

Toplam: 90 44 31 33,67 37 45,17 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDAbDBCCBbAbCDCcCAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDABA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) dBbaAcaBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) dadBDbb   

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) dcacdC     dAac     

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CdddaCAbCabCAda AC B

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 2 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 3 7 30
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAR Ş EREN İŞERİ 1320 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 358,547 329,210 2 109 151 682 4501

Katılımlar: 2 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 15,67 15,32 10,24

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,66 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,50 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,34 8,37 4,58

Matematik 20 5 3 4,00 20 11,34 10,53 5,42

Fen 20 15 5 13,33 67 16,66 15,92 10,20

Toplam: 90 59 16 53,67 60 69,17 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDA DBdCBAAbCDCdC Ac

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBbAcA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) dBCaA CBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT)   aD    Ba   Cd  C B

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBAaCADaBdCABcCACDa

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM AYAZ 87 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 483,881 329,210 1 8 8 20 126

Katılımlar: 2 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,67 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,66 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,34 8,37 4,58

Matematik 20 19 1 18,67 93 11,34 10,53 5,42

Fen 20 20 0 20,00 100 16,66 15,92 10,20

Toplam: 90 86 4 84,67 94 69,17 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBCDCbAABCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBbBCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAAbBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCADBCACDcBCACCDBBA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACCBCDAADABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY ÇEBİ 1461 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 393,613 329,210 1 85 109 450 3017

Katılımlar: 1 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,33 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,37 4,58

Matematik 20 9 7 6,67 33 6,67 10,53 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 16,00 15,92 10,20

Toplam: 90 69 17 63,33 70 63,33 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAAdcaDCbAABCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDbD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBaBABCBd

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BcCb BCAbD BadabDB  

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBAbCaCDACDABdC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 2 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS CABİ 516 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 422,881 329,210 1 62 73 259 1882

Katılımlar: 1 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,33 15,32 10,24

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 7,10 5,06

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,67 8,37 4,58

Matematik 20 13 7 10,67 53 10,67 10,53 5,42

Fen 20 19 1 18,67 93 18,67 15,92 10,20

Toplam: 90 72 18 66,00 73 66,00 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADDBCCBAACCDCcCcAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDCCBDcBA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABdacBCBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) cdCBabAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AaBbaCACBDDCACBbcbaB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBADDADCaCCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 3 3 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 3 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 10 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ALİ ŞENTÜRK 1453 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 396,122 329,210 1 82 103 429 2929

Katılımlar: 1 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,33 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 10,00 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,33 7,10 5,06

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 8,37 4,58

Matematik 20 11 8 8,33 42 8,33 10,53 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 16,00 15,92 10,20

Toplam: 90 70 19 63,67 71 63,67 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACdaDCaAABCCBaaADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCaABCBd

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAAbBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBbc cCACDDBaACaDacb

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACaaCDADDABdC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 8 2 80
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAY COŞKUN 2828 8Ğ

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 472,641 329,210 1 16 18 50 354

Katılımlar: 1 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 20,00 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 10,00 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,37 4,58

Matematik 20 17 2 16,33 82 16,33 10,53 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 17,33 15,92 10,20

Toplam: 90 85 4 83,67 93 83,67 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBCDCCAABCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBABCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCbDBCACDDBCAbCDB A

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBA*CBCDAADABdC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 6 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR ERSEZEN 0 8İ

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 309,822 329,210 1 123 197 983 6617

Katılımlar: 2 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 8,00 15,32 10,24

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,34 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,66 7,10 5,06

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,84 8,37 4,58

Matematik 20 5 15 0,00 0 0,66 10,53 5,42

Fen 20 17 3 16,00 80 13,34 15,92 10,20

Toplam: 90 50 40 36,67 41 33,84 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDAbacCacbAaCDdBdbAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DCDbCdDdBA

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) dBaBdcdBCD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) adCBcAAABb

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) AcdbdbAaabaCACabcdad

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CdBADDADCBdCABDCACDa

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 4 2 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 2 1 67
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 3 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 3 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY ERSEZEN 0 8İ

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 298,924 329,210 2 127 209 1052 7088

Katılımlar: 2 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,00 15,32 10,24

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,34 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,66 7,10 5,06

İngilizce 10 4 3 3,00 30 3,84 8,37 4,58

Matematik 20 5 11 1,33 7 0,66 10,53 5,42

Fen 20 13 7 10,67 53 13,34 15,92 10,20

Toplam: 90 44 39 31,00 34 33,84 65,74 41,03

Sözel (TÜR) dAddaaDCdAbBCCBDbADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABcDdCCbCc

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBaBccdab

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) bBdAADc   

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) daCc cCAba aa  aaBcA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCAacdACbddbADDABCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 2 4 33
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 1 2 33
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 3 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 7 3 70
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KAYRA ÜNAL 1323 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 444,414 329,210 1 36 42 151 1150

Katılımlar: 1 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 20,00 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 10,00 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,67 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,37 4,58

Matematik 20 14 5 12,33 62 12,33 10,53 5,42

Fen 20 18 2 17,33 87 17,33 15,92 10,20

Toplam: 90 78 11 74,33 83 74,33 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBCDCCAABCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBddABbBd

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) BBCccBCAC DBaACaDBcA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) BDCACDBACCdCDADDbBCC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNİL SIÇRAR 55555 8M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 439,086 329,210 1 41 47 177 1330

Katılımlar: 1 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 20,00 15,32 10,24

Tarih 10 10 0 10,00 100 10,00 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,37 4,58

Matematik 20 11 5 9,33 47 9,33 10,53 5,42

Fen 20 18 1 17,67 88 17,67 15,92 10,20

Toplam: 90 78 7 75,67 84 75,67 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BAACBCDCCAABCCBDDADB

Cevap Anh. B BAACBCDCCAABCCBDDADB

Sözel (SOS) ABADBCCDCD

Cevap Anh. B ABADBCCDCD

Sözel (DİN) DCBCBAaCBA

Cevap Anh. B DCBCBABCBA

Sözel (İNG) ABAAADBCBB

Cevap Anh. B ABAAADBCBB

Sayısal (MAT) B Cc BCAC DB AaaaBcA

Cevap Anh. B BBCADBCACDDBCACCDBBA

Sayısal (FEN) B CACDBACCBCDAADABdC

Cevap Anh. B BDCACDBACCBCDA4DABCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 1 2 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 1 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.  SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 1
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METE TUNCE R HIZLI 614 8Z

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 414,363 329,210 1 68 83 306 2206

Katılımlar: 1 129 269 1531 11679

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,67 15,32 10,24

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,33 8,49 5,53

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,67 7,10 5,06

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,37 4,58

Matematik 20 13 6 11,00 55 11,00 10,53 5,42

Fen 20 18 1 17,67 88 17,67 15,92 10,20

Toplam: 90 72 14 67,33 75 67,33 65,74 41,03

Sözel (TÜR) BDADD CCBAAbCDaddAAB

Cevap Anh. A BDADDBCCBAACCDCBCAAB

Sözel (SOS) DbDCCBDABd

Cevap Anh. A DCDCCBDABA

Sözel (DİN) ABdBABC CD

Cevap Anh. A ABCBABCBCD

Sözel (İNG) BBCBDAAABA

Cevap Anh. A BBCBDAAABA

Sayısal (MAT) daBcCCAaBDcCACB bCBB

Cevap Anh. A ABBDCCACBDDCACBDACBB

Sayısal (FEN) CCBA DADCdCCABDCACDB

Cevap Anh. A CCBAD4ADCBCCABDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 6 5 1 83
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 3 3 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 10 9 0 90
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
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